
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme 135 327 363 9145

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4310,69 20,76 2,05 1,93 1,56 2,16 1,51 1,78 1,14 1,24 0,83 2,40 1,82 1,95 0,00 0,01 0,00 7,95 4,31 6,88 1,08 0,62 0,92 1,14 1,90 0,67 1,58 1,40 1,23 1,03 1,42 0,67 43,9626,85 37,25 244,610

Okul Ortalaması 23,06 8,88 20,84 2,52 1,53 2,14 2,25 1,42 1,90 1,33 1,07 1,06 2,70 1,56 2,31 0,00 0,00 0,00 4,68 2,02 4,18 0,87 0,19 0,82 0,99 1,16 0,69 0,74 0,82 0,54 0,58 0,84 0,37 39,7219,49 34,85 243,490

KATILIMLAR

1 0 ALİM SAKA 11E 36 4 35,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 20 4 19,00 9 1 8,75 7 0 7,00 7 0 7,00 4 2 3,50 100 14 96,50 429,580 59

2 421 ALPEREN AYDIN 12A 32 6 30,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 7 1 6,75 2 1 1,75 6 1 5,75 6 1 5,75 5 0 5,00 73 15 69,25 347,830 1043

3 123 EMİRHAN AKAGÜNDÜZ 12A 33 3 32,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 19 5 17,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 5 1 4,75 72 17 67,75 342,613 1148

4 702 NAZLI KIZILASLAN 12D 31 5 29,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 8 0 8,00 10 0 10,00 1 0 1,00 65 9 62,75 327,678 1475

5 968 ŞEVVAL ELÇİ 11E 33 5 31,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 9 0 9,00 2 0 2,00 5 2 4,50 1 2 0,50 65 11 62,25 326,068 1514

6 440 BUSE TOPC 12D 27 13 23,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 10 3 9,25 10 0 10,00 1 0 1,00 63 20 58,00 314,113 1836

7 965 SERAP AYAZ 11C 30 10 27,50 5 0 5,00 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 1 4,75 7 0 7,00 62 16 58,00 313,865 1842

8 210 TALİP YILMAZ 12E 31 5 29,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 10 2 9,50 0 3 -0,75 59 12 56,00 307,223 2028

9 72 HANİFE SAĞUT 12C 31 5 29,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 11 2 10,50 1 0 1,00 56 11 53,25 298,988 2314

10 881 NAZLI HASAS 11E 34 1 33,75 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 54 3 53,25 298,428 2328

11 286 HAMİT ÇALIŞKAN 12D 30 10 27,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 6 4 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 57 17 52,75 297,840 2348

12 862 AHMET YOLCU 11E 23 7 21,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 10 0 10,00 5 1 4,75 55 11 52,25 297,223 2370

13 136 ESMA LAÇİN 11C 28 12 25,00 5 0 5,00 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 6 1 5,75 7 0 7,00 55 18 50,50 291,540 2573

14 846 YUNUS EMRE AKDAĞ 11E 28 6 26,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 53 10 50,50 291,225 2588

15 253 ENES YEŞİLOĞLU 12A 28 12 25,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 9 9 6,75 4 3 3,25 2 5 0,75 3 4 2,00 2 4 1,00 61 44 50,00 289,900 2637

16 578 ALİ KEMAL FİDAN 11E 20 7 18,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 10 0 10,00 5 1 4,75 52 11 49,25 288,553 2685

17 170 EMİR ORUÇ 12C 33 4 32,00 2 2 1,50 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 7 3 6,25 1 0 1,00 53 13 49,75 288,125 2706

18 836 İBRAHİM YAZOĞLU 11E 19 13 15,75 5 0 5,00 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 9 8 7,00 7 0 7,00 4 0 4,00 1 5 -0,25 55 27 48,25 286,098 2778

19 0 SAMET EROLAN 12A 26 8 24,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 11 5 9,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 54 25 47,75 283,175 2902

20 93 GÖRKEM EROL 12A 29 8 27,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 0 3,00 4 1 3,75 12 4 11,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 4 1,00 55 30 47,50 281,990 2953

21 209 HİRA DURSUN 12D 27 6 25,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 2 0 2,00 1 0 1,00 49 9 46,75 280,110 3030

22 131 CAN DEMİRBAŞ 12D 27 5 25,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 6 2,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 51 17 46,75 279,928 3041

23 646 MEHLİKA KIRDAN 12F 31 9 28,75 2 2 1,50 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 6 1 5,75 50 13 46,75 279,448 3065

24 430 EMİR DEVELİ 12A 26 10 23,50 5 0 5,00 5 0 5,00 1 3 0,25 3 2 2,50 5 2 4,50 0 1 -0,25 2 5 0,75 3 1 2,75 3 3 2,25 53 27 46,25 278,850 3084

25 361 İSMAİL HAKKI SAKA 12D 25 7 23,25 5 0 5,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 3 0 3,00 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 48 11 45,25 275,833 3222

26 132 YUSUF ORUÇ 12A 30 9 27,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 12 15 8,25 0 1 -0,25 0 6 -1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 55 44 44,00 271,373 3441

27 355 HARUN KAYMAK 12F 31 6 29,50 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 1 1 0,75 47 12 44,00 271,075 3456

28 437 MERT ÇAKICI 12B 30 6 28,50 1 3 0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 8 2 7,50 1 3 0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 49 21 43,75 270,460 3481

29 263 NUREYNA CEREN 12C 33 4 32,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 2 0,50 47 13 43,75 269,985 3511
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4310,69 20,76 2,05 1,93 1,56 2,16 1,51 1,78 1,14 1,24 0,83 2,40 1,82 1,95 0,00 0,01 0,00 7,95 4,31 6,88 1,08 0,62 0,92 1,14 1,90 0,67 1,58 1,40 1,23 1,03 1,42 0,67 43,9626,85 37,25 244,610

Okul Ortalaması 23,06 8,88 20,84 2,52 1,53 2,14 2,25 1,42 1,90 1,33 1,07 1,06 2,70 1,56 2,31 0,00 0,00 0,00 4,68 2,02 4,18 0,87 0,19 0,82 0,99 1,16 0,69 0,74 0,82 0,54 0,58 0,84 0,37 39,7219,49 34,85 243,490

KATILIMLAR

30 434 BİLAL BAYKAL 12B 27 12 24,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 2 2,50 6 4 5,00 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 49 24 43,00 268,860 3560

31 260 HASAN KASIM 12D 21 10 18,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 7 0 7,00 6 0 6,00 1 0 1,00 2 0 2,00 47 18 42,50 268,065 3605

32 145 KADİR ARDA TOKDEMİR12C 26 10 23,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 10 2 9,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 48 21 42,75 268,060 3606

33 896 RABİA TAŞCIOĞLU 11E 29 6 27,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 45 12 42,00 265,265 3732

34 259 EMİRHAN İBİŞ 12F 28 5 26,75 5 0 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 3 2 2,50 5 2 4,50 44 9 41,75 264,608 3764

35 905 ENES HAMİT BEKMEZCİ 11A 28 7 26,25 2 3 1,25 1 0 1,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 1 4,75 2 2 1,50 1 1 0,75 45 15 41,25 263,253 3836

36 435 EMRAH 12B 29 10 26,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 3 4,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 48 27 41,25 263,180 3838

37 589 DERVİŞ ABİK 12F 29 6 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 6 1 5,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 46 20 41,00 262,195 3905

38 285 YUSUFİSLAMMERCAN 11E 12 19 7,25 5 0 5,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 2 2,50 8 8 6,00 5 0 5,00 7 0 7,00 2 2 1,50 1 5 -0,25 49 36 40,00 262,188 3907

39 272 DİLARA PARILDAR 11C 32 8 30,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 45 17 40,75 261,145 3965

40 422 DAMLA KILIÇ 12A 30 10 27,50 1 3 0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 2 3 1,25 6 1 5,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 46 22 40,50 260,775 3994

41 645 FURKAN KARAASLAN 12B 27 6 25,50 3 0 3,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 43 11 40,25 260,410 4012

42 654 BURAK ÇEVİK 12D 24 12 21,00 3 2 2,50 2 0 2,00 3 2 2,50 7 0 7,00 3 0 3,00 2 0 2,00 44 16 40,00 260,150 4028

43 218 ELİFSU SABIRLI 12C 29 6 27,50 4 0 4,00 3 1 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 43 11 40,25 259,970 4038

44 149 HAYRUNNİSA TOPAL 12A 25 7 23,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 6 1 5,75 2 4 1,00 4 2 3,50 1 3 0,25 45 22 39,50 258,458 4111

45 310 TURGUT KABAN 12D 25 7 23,25 4 0 4,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 2 3,50 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 43 14 39,50 258,378 4117

46 398 AYSU Ş 12A 28 2 27,50 2 1 1,75 2 2 1,50 7 6 5,50 0 1 -0,25 3 4 2,00 2 2 1,50 44 18 39,50 257,845 4149

47 999 HAYRUNİSA ŞAHİN 12C 30 5 28,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 6 4 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 44 18 39,50 257,583 4161

48 958 FATİH  AKAR 11A 27 8 25,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 8 10 5,50 0 3 -0,75 2 5 0,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 50 46 38,50 255,070 4299

49 343 YASER YUSUF YTP 12D 30 8 28,00 4 0 4,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 43 18 38,50 254,600 4327

50 140 MUSTAFA FURKAN 12B 17 10 14,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 10 2 9,50 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 42 18 37,50 253,375 4397

51 436 NAİM FURKAN BAYRAM 12B 23 7 21,25 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 7 3 6,25 3 0 3,00 1 0 1,00 41 16 37,00 251,138 4540

52 914 M TAHA SAKA 11A 22 3 21,25 5 0 5,00 2 3 1,25 1 0 1,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 1 2 0,50 2 2 1,50 40 12 37,00 251,138 4540

53 432 FATİH ŞAHİN 12D 23 10 20,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 5 2 4,50 1 0 1,00 1 0 1,00 41 16 37,00 251,115 4542

54 207 SİNEM TOKAY 12B 30 6 28,50 1 3 0,25 1 3 0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 43 24 37,00 250,035 4609

55 219 SILA AHISKALI 12C 27 7 25,25 3 2 2,50 4 0 4,00 1 0 1,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 13 36,75 249,733 4621

56 223 MERYEM MELEKOĞLU 12F 27 3 26,25 4 0 4,00 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 37 3 36,25 248,103 4703

57 931 EMİR ŞAHİNOĞLU 11A 26 6 24,50 1 1 0,75 3 0 3,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 3 3,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 40 16 36,00 247,535 4736

58 590 CEM KANAT 12D 24 9 21,75 3 0 3,00 5 0 5,00 2 0 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 39 13 35,75 247,138 4757
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme 135 327 363 9145

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4310,69 20,76 2,05 1,93 1,56 2,16 1,51 1,78 1,14 1,24 0,83 2,40 1,82 1,95 0,00 0,01 0,00 7,95 4,31 6,88 1,08 0,62 0,92 1,14 1,90 0,67 1,58 1,40 1,23 1,03 1,42 0,67 43,9626,85 37,25 244,610

Okul Ortalaması 23,06 8,88 20,84 2,52 1,53 2,14 2,25 1,42 1,90 1,33 1,07 1,06 2,70 1,56 2,31 0,00 0,00 0,00 4,68 2,02 4,18 0,87 0,19 0,82 0,99 1,16 0,69 0,74 0,82 0,54 0,58 0,84 0,37 39,7219,49 34,85 243,490

KATILIMLAR

59 215 HAKKI Ü 12B 21 10 18,50 2 3 1,25 2 0 2,00 3 1 2,75 8 1 7,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 40 18 35,50 246,895 4768

60 278 OĞUZHAN MERT DOĞAN12B 19 16 15,00 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 11 1 10,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 1 2,75 44 35 35,25 246,715 4779

61 183 HÜMEYRA KURT 12D 29 6 27,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 2 0 2,00 38 9 35,75 246,470 4792

62 362 MÜNEVVER TERZİ 12F 30 7 28,25 3 1 2,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 39 13 35,75 246,283 4799

63 322 İLAYDA ÜLKER 12C 30 4 29,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 39 13 35,75 246,185 4805

64 249 İLAYDA CEYLAN 12A 25 7 23,25 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 3 4,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 41 23 35,25 245,393 4841

65 988 TUNAHAN TOSUN 11A 28 8 26,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 3 1,25 6 5 4,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 40 19 35,25 245,135 4853

66 375 ELİF 12B 28 8 26,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 2 2,50 5 1 4,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 40 20 35,00 244,320 4889

67 598 MUHAMMET İPEK 11E 22 7 20,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 11 5 9,75 1 6 -0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 43 33 34,75 244,303 4891

68 293 MUHAMMED EMİN SEYHAN12F 30 10 27,50 1 3 0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 40 20 35,00 244,125 4899

69 303 UMUT ASAF GAZİ 12B 20 9 17,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 7 1 6,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 19 34,25 243,168 4953

70 843 ABDULKADİR OĞUL 11C 28 12 25,00 2 3 1,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 41 26 34,50 242,930 4963

71 325 SAMET DOGAN 12D 26 8 24,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 3 2,25 2 0 2,00 38 15 34,25 242,395 4989

72 571 HASAN MERT MERCİMEK12B 19 7 17,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 8 1 7,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 37 13 33,75 241,673 5030

73 433 UĞURCAN ÖZKUL 12F 27 9 24,75 3 2 2,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 5 2 4,50 39 20 34,00 241,463 5043

74 245 EMİRHAN AYTEMÜR 12B 21 10 18,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 39 22 33,50 240,895 5068

75 404 YAĞMUR YILMAZ 12E 30 6 28,50 1 0 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 36 9 33,75 240,220 5102

76 182 RIZA KAHRIMAN 11E 22 8 20,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 9 2 8,50 1 6 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 41 31 33,25 239,755 5137

77 344 DİLARA ORHAN 12C 23 6 21,50 1 4 0,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 2 3,50 37 15 33,25 239,620 5145

78 216 DOUKAN SAKA 12B 21 11 18,25 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 9 1 8,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 38 21 32,75 238,533 5196

79 0 YUSUF ERBAY 12B 19 14 15,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 6 2 5,50 2 3 1,25 3 4 2,00 2 3 1,25 41 35 32,25 237,560 5249

80 966 BATUHAN KIROĞLU 11B 19 8 17,00 3 2 2,50 2 1 1,75 1 4 0,00 5 0 5,00 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 36 16 32,00 236,540 5322

81 839 ALPEREN KAYMAK 11A 23 9 20,75 1 4 0,00 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 37 20 32,00 236,063 5350

82 208 ŞEYMA 12B 24 10 21,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 0 1,00 35 14 31,50 234,405 5444

83 860 EYÜP AĞIN 11A 17 9 14,75 3 1 2,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 8 3 7,25 1 1 0,75 2 5 0,75 1 2 0,50 38 28 31,00 233,753 5479

84 212 MERVE AYGÜNOĞLU 12A 25 5 23,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 5 5 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 36 20 31,00 232,633 5525

85 171 ABDULSAMET KARAKUŞ12B 17 12 14,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 0 3,00 1 2 0,50 4 0 4,00 1 1 0,75 35 19 30,25 231,745 5565

86 415 GÖKDENİZ KUYRUK 12B 17 16 13,00 4 1 3,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 6 1 5,75 2 3 1,25 3 4 2,00 2 3 1,25 39 36 30,00 231,090 5587

87 247 ŞAHİN ALTUN 12E 23 14 19,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 6 5 4,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 38 31 30,25 230,810 5599
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4310,69 20,76 2,05 1,93 1,56 2,16 1,51 1,78 1,14 1,24 0,83 2,40 1,82 1,95 0,00 0,01 0,00 7,95 4,31 6,88 1,08 0,62 0,92 1,14 1,90 0,67 1,58 1,40 1,23 1,03 1,42 0,67 43,9626,85 37,25 244,610

Okul Ortalaması 23,06 8,88 20,84 2,52 1,53 2,14 2,25 1,42 1,90 1,33 1,07 1,06 2,70 1,56 2,31 0,00 0,00 0,00 4,68 2,02 4,18 0,87 0,19 0,82 0,99 1,16 0,69 0,74 0,82 0,54 0,58 0,84 0,37 39,7219,49 34,85 243,490

KATILIMLAR

88 897 YAVUZ METİN 11E 18 11 15,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 6 3 5,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 37 28 30,00 230,638 5606

89 202 DAMLA DURĞUT 12B 27 4 26,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 34 15 30,25 230,105 5640

90 252 EMİN KILIÇ 12B 19 10 16,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 7 2 6,50 3 2 2,50 34 17 29,75 229,800 5656

91 611 SEDEF SAĞIR 11E 23 9 20,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 0 1,00 33 16 29,00 226,923 5798

92 877 EMİRHAN AKYILDIZ 11E 14 9 11,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 31 10 28,50 226,543 5817

93 0 GÜLAY KÖKSALAN 12D 20 5 18,75 4 0 4,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 31 9 28,75 226,418 5823

94 955 GÜLHANIM ULUBAY 11E 25 15 21,25 4 1 3,75 1 3 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 35 25 28,75 226,053 5840

95 350 UMUT KAYMAK 12D 25 15 21,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 35 25 28,75 226,053 5840

96 871 DAMLA AKTAŞ 11E 25 15 21,25 4 1 3,75 1 3 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 35 25 28,75 226,053 5840

97 70 SILA GÜLLÜ 12E 25 11 22,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 33 17 28,75 225,933 5846

98 643 TUNAHAN YILDIZOĞLU 11E 22 12 19,00 1 3 0,25 5 0 5,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 34 23 28,25 224,875 5888

99 595 AZRA DEMİREL 11B 18 12 15,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 20 28,00 224,590 5897

100 224 PINAR ÖZER 12E 24 11 21,25 1 0 1,00 2 0 2,00 2 2 1,50 2 0 2,00 31 13 27,75 223,043 5966

101 662 İLKNUR KOÇ 12F 25 11 22,25 2 3 1,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 4 3 3,25 33 22 27,50 222,158 6016

102 356 NİDA ERYI MAZ 12C 25 12 22,00 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 32 19 27,25 221,435 6040

103 992 RAVZA KOÇYİĞİT 11E 23 8 21,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 8 1,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 36 37 26,75 220,045 6111

104 814 SEMİH BEKMEZCİ 11A 21 13 17,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 3 0,25 2 3 1,25 3 3 2,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 34 30 26,50 219,763 6121

105 394 DENİZ AĞIN 12D 25 7 23,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 30 13 26,75 219,753 6122

106 885 B E A 11A 18 10 15,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 7 3 6,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 33 28 26,00 218,525 6161

107 945 NİSA BAYRAKDAR 11B 17 8 15,00 1 2 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 5 0 5,00 29 14 25,50 217,060 6220

108 283 NİSANUR DURMUŞ 12F 22 11 19,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 30 20 25,00 214,998 6292

109 664 MUSTAFA BAYDEM İR 11E 18 13 14,75 2 3 1,25 2 3 1,25 8 4 7,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 34 37 24,75 214,818 6302

110 874 DAMLA DEMİR 11E 20 12 17,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 1 1,75 5 6 3,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 33 34 24,50 213,770 6339

111 401 HİRANUR TİRYAKİ 12F 22 15 18,25 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 30 23 24,25 212,833 6377

112 41 MUHAMMET ENES ÇAKIR11E 15 6 13,50 2 3 1,25 2 3 1,25 8 0 8,00 27 12 24,00 212,725 6380

113 167 ALİHAN HATUN 12C 19 12 16,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 0 3,00 29 20 24,00 212,400 6395

114 576 YAĞMUR KIZILASLAN 11B 22 13 18,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 27 16 23,00 209,023 6540

115 853 SAMİ ÖZBEK 11A 15 9 12,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 1 0,75 2 3 1,25 6 4 5,00 28 22 22,50 208,293 6565

116 307 BERAT SAKA 12C 22 11 19,25 2 3 1,25 3 0 3,00 1 1 0,75 0 5 -1,25 0 2 -0,50 28 22 22,50 207,428 6596
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme 135 327 363 9145

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4310,69 20,76 2,05 1,93 1,56 2,16 1,51 1,78 1,14 1,24 0,83 2,40 1,82 1,95 0,00 0,01 0,00 7,95 4,31 6,88 1,08 0,62 0,92 1,14 1,90 0,67 1,58 1,40 1,23 1,03 1,42 0,67 43,9626,85 37,25 244,610

Okul Ortalaması 23,06 8,88 20,84 2,52 1,53 2,14 2,25 1,42 1,90 1,33 1,07 1,06 2,70 1,56 2,31 0,00 0,00 0,00 4,68 2,02 4,18 0,87 0,19 0,82 0,99 1,16 0,69 0,74 0,82 0,54 0,58 0,84 0,37 39,7219,49 34,85 243,490

KATILIMLAR

117 0 EDA EREN 12E 12 3 11,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 10 0 10,00 23 5 21,75 206,223 6628

118 0 NAZLI ŞENTÜRK 12A 18 12 15,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 2 3,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 29 31 21,25 204,225 6696

119 935 ALİHAN AĞBAL 11A 17 14 13,50 1 2 0,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 3 2,25 1 2 0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 29 32 21,00 203,715 6727

120 615 MEDİNE ÖZTÜRK 11C 14 5 12,75 1 3 0,25 1 3 0,25 3 0 3,00 1 0 1,00 0 5 -1,25 5 1 4,75 25 17 20,75 203,008 6749

121 997 AHMET CAN ŞAHİN 12C 12 14 8,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 9 3 8,25 0 1 -0,25 27 26 20,50 202,795 6754

122 916 KEVSER AKBURAK 11E 13 11 10,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 26 20,50 202,588 6761

123 629 BÜŞRANUR ÖZER 11E 20 11 17,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 5 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 28 33 19,75 199,393 6840

124 330 HİLAL TEMEL 11E 17 15 13,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 5 6 3,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 29 38 19,50 199,158 6844

125 214 ONUR BAYRAM 12C 14 9 11,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 5 -1,25 1 0 1,00 22 17 17,75 194,078 6984

126 954 FURKAN TAN 11A 13 16 9,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 1 1 0,75 3 0 3,00 1 0 1,00 23 22 17,50 193,840 6988

127 396 İLAYDA KOBAL 12A 15 7 13,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 17 9 14,75 184,823 7240

128 830 BARIŞ ASLAN 11A 14 6 12,50 1 1 0,75 1 0 1,00 16 7 14,25 183,450 7269

129 902 ABDURRAHMAN   KOSDİK11C 17 23 11,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 23 41 12,75 179,043 7353

130 644 MEHMET AKİF İŞAŞIR 11A 8 7 6,25 2 1 1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 13 9 10,75 173,653 7480

131 211 ZEYNEP TEMEL OTTOMAN12E 0 2 -0,50 10 0 10,00 10 2 9,50 170,690 7544

132 346 RAHMAN HELVACI 12D 8 20 3,00 1 4 0,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 14 36 5,00 156,680 7893

133 953 KEREM ZANBAL 11A 2 1 1,75 2 1 1,75 147,058 8268

134 863 ANIL 11A 5 18 0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 8 28 1,00 144,935 8361

135 0 ALİŞŞŞ 11A 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme 135 327 363 9145

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4310,69 20,76 2,05 1,93 1,56 2,16 1,51 1,78 1,14 1,24 0,83 2,40 1,82 1,95 0,00 0,01 0,00 7,95 4,31 6,88 1,08 0,62 0,92 1,14 1,90 0,67 1,58 1,40 1,23 1,03 1,42 0,67 43,9626,85 37,25 244,610

Okul Ortalaması 23,06 8,88 20,84 2,52 1,53 2,14 2,25 1,42 1,90 1,33 1,07 1,06 2,70 1,56 2,31 0,00 0,00 0,00 4,68 2,02 4,18 0,87 0,19 0,82 0,99 1,16 0,69 0,74 0,82 0,54 0,58 0,84 0,37 39,7219,49 34,85 243,490

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme 135 327 363 9145

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4310,69 20,76 2,05 1,93 1,56 2,16 1,51 1,78 1,14 1,24 0,83 2,40 1,82 1,95 0,00 0,01 0,00 7,95 4,31 6,88 1,08 0,62 0,92 1,14 1,90 0,67 1,58 1,40 1,23 1,03 1,42 0,67 43,9626,85 37,25 244,610

Okul Ortalaması 23,06 8,88 20,84 2,52 1,53 2,14 2,25 1,42 1,90 1,33 1,07 1,06 2,70 1,56 2,31 0,00 0,00 0,00 4,68 2,02 4,18 0,87 0,19 0,82 0,99 1,16 0,69 0,74 0,82 0,54 0,58 0,84 0,37 39,7219,49 34,85 243,490

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 905 ENES HAMİT BEKMEZCİ 11A 28 7 26,25 2 3 1,25 1 0 1,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 1 4,75 2 2 1,50 1 1 0,75 45 15 41,25 263,253 3836

2 958 FATİH  AKAR 11A 27 8 25,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 8 10 5,50 0 3 -0,75 2 5 0,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 50 46 38,50 255,070 4299

3 914 M TAHA SAKA 11A 22 3 21,25 5 0 5,00 2 3 1,25 1 0 1,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 1 2 0,50 2 2 1,50 40 12 37,00 251,138 4540

4 931 EMİR ŞAHİNOĞLU 11A 26 6 24,50 1 1 0,75 3 0 3,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 3 3,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 40 16 36,00 247,535 4736

5 988 TUNAHAN TOSUN 11A 28 8 26,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 3 1,25 6 5 4,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 40 19 35,25 245,135 4853

6 839 ALPEREN KAYMAK 11A 23 9 20,75 1 4 0,00 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 37 20 32,00 236,063 5350

7 860 EYÜP AĞIN 11A 17 9 14,75 3 1 2,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 8 3 7,25 1 1 0,75 2 5 0,75 1 2 0,50 38 28 31,00 233,753 5479

8 814 SEMİH BEKMEZCİ 11A 21 13 17,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 3 0,25 2 3 1,25 3 3 2,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 34 30 26,50 219,763 6121

9 885 B E A 11A 18 10 15,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 7 3 6,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 33 28 26,00 218,525 6161

10 853 SAMİ ÖZBEK 11A 15 9 12,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 1 0,75 2 3 1,25 6 4 5,00 28 22 22,50 208,293 6565

11 935 ALİHAN AĞBAL 11A 17 14 13,50 1 2 0,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 3 2,25 1 2 0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 29 32 21,00 203,715 6727

12 954 FURKAN TAN 11A 13 16 9,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 1 1 0,75 3 0 3,00 1 0 1,00 23 22 17,50 193,840 6988

13 830 BARIŞ ASLAN 11A 14 6 12,50 1 1 0,75 1 0 1,00 16 7 14,25 183,450 7269

14 644 MEHMET AKİF İŞAŞIR 11A 8 7 6,25 2 1 1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 13 9 10,75 173,653 7480

15 953 KEREM ZANBAL 11A 2 1 1,75 2 1 1,75 147,058 8268

16 863 ANIL 11A 5 18 0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 8 28 1,00 144,935 8361

17 0 ALİŞŞŞ 11A 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme 135 327 363 9145

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4310,69 20,76 2,05 1,93 1,56 2,16 1,51 1,78 1,14 1,24 0,83 2,40 1,82 1,95 0,00 0,01 0,00 7,95 4,31 6,88 1,08 0,62 0,92 1,14 1,90 0,67 1,58 1,40 1,23 1,03 1,42 0,67 43,9626,85 37,25 244,610

Okul Ortalaması 23,06 8,88 20,84 2,52 1,53 2,14 2,25 1,42 1,90 1,33 1,07 1,06 2,70 1,56 2,31 0,00 0,00 0,00 4,68 2,02 4,18 0,87 0,19 0,82 0,99 1,16 0,69 0,74 0,82 0,54 0,58 0,84 0,37 39,7219,49 34,85 243,490

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 966 BATUHAN KIROĞLU 11B 19 8 17,00 3 2 2,50 2 1 1,75 1 4 0,00 5 0 5,00 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 36 16 32,00 236,540 5322

2 595 AZRA DEMİREL 11B 18 12 15,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 20 28,00 224,590 5897

3 945 NİSA BAYRAKDAR 11B 17 8 15,00 1 2 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 5 0 5,00 29 14 25,50 217,060 6220

4 576 YAĞMUR KIZILASLAN 11B 22 13 18,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 27 16 23,00 209,023 6540

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme 135 327 363 9145

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4310,69 20,76 2,05 1,93 1,56 2,16 1,51 1,78 1,14 1,24 0,83 2,40 1,82 1,95 0,00 0,01 0,00 7,95 4,31 6,88 1,08 0,62 0,92 1,14 1,90 0,67 1,58 1,40 1,23 1,03 1,42 0,67 43,9626,85 37,25 244,610

Okul Ortalaması 23,06 8,88 20,84 2,52 1,53 2,14 2,25 1,42 1,90 1,33 1,07 1,06 2,70 1,56 2,31 0,00 0,00 0,00 4,68 2,02 4,18 0,87 0,19 0,82 0,99 1,16 0,69 0,74 0,82 0,54 0,58 0,84 0,37 39,7219,49 34,85 243,490

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 965 SERAP AYAZ 11C 30 10 27,50 5 0 5,00 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 1 4,75 7 0 7,00 62 16 58,00 313,865 1842

2 136 ESMA LAÇİN 11C 28 12 25,00 5 0 5,00 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 6 1 5,75 7 0 7,00 55 18 50,50 291,540 2573

3 272 DİLARA PARILDAR 11C 32 8 30,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 45 17 40,75 261,145 3965

4 843 ABDULKADİR OĞUL 11C 28 12 25,00 2 3 1,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 41 26 34,50 242,930 4963

5 615 MEDİNE ÖZTÜRK 11C 14 5 12,75 1 3 0,25 1 3 0,25 3 0 3,00 1 0 1,00 0 5 -1,25 5 1 4,75 25 17 20,75 203,008 6749

6 902 ABDURRAHMAN   KOSDİK11C 17 23 11,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 23 41 12,75 179,043 7353

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme 135 327 363 9145

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4310,69 20,76 2,05 1,93 1,56 2,16 1,51 1,78 1,14 1,24 0,83 2,40 1,82 1,95 0,00 0,01 0,00 7,95 4,31 6,88 1,08 0,62 0,92 1,14 1,90 0,67 1,58 1,40 1,23 1,03 1,42 0,67 43,9626,85 37,25 244,610

Okul Ortalaması 23,06 8,88 20,84 2,52 1,53 2,14 2,25 1,42 1,90 1,33 1,07 1,06 2,70 1,56 2,31 0,00 0,00 0,00 4,68 2,02 4,18 0,87 0,19 0,82 0,99 1,16 0,69 0,74 0,82 0,54 0,58 0,84 0,37 39,7219,49 34,85 243,490

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 0 ALİM SAKA 11E 36 4 35,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 20 4 19,00 9 1 8,75 7 0 7,00 7 0 7,00 4 2 3,50 100 14 96,50 429,580 59

2 968 ŞEVVAL ELÇİ 11E 33 5 31,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 9 0 9,00 2 0 2,00 5 2 4,50 1 2 0,50 65 11 62,25 326,068 1514

3 881 NAZLI HASAS 11E 34 1 33,75 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 54 3 53,25 298,428 2328

4 862 AHMET YOLCU 11E 23 7 21,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 10 0 10,00 5 1 4,75 55 11 52,25 297,223 2370

5 846 YUNUS EMRE AKDAĞ 11E 28 6 26,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 53 10 50,50 291,225 2588

6 578 ALİ KEMAL FİDAN 11E 20 7 18,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 10 0 10,00 5 1 4,75 52 11 49,25 288,553 2685

7 836 İBRAHİM YAZOĞLU 11E 19 13 15,75 5 0 5,00 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 9 8 7,00 7 0 7,00 4 0 4,00 1 5 -0,25 55 27 48,25 286,098 2778

8 896 RABİA TAŞCIOĞLU 11E 29 6 27,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 45 12 42,00 265,265 3732

9 285 YUSUFİSLAMMERCAN 11E 12 19 7,25 5 0 5,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 2 2,50 8 8 6,00 5 0 5,00 7 0 7,00 2 2 1,50 1 5 -0,25 49 36 40,00 262,188 3907

10 598 MUHAMMET İPEK 11E 22 7 20,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 11 5 9,75 1 6 -0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 43 33 34,75 244,303 4891

11 182 RIZA KAHRIMAN 11E 22 8 20,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 9 2 8,50 1 6 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 41 31 33,25 239,755 5137

12 897 YAVUZ METİN 11E 18 11 15,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 6 3 5,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 37 28 30,00 230,638 5606

13 611 SEDEF SAĞIR 11E 23 9 20,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 0 1,00 33 16 29,00 226,923 5798

14 877 EMİRHAN AKYILDIZ 11E 14 9 11,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 31 10 28,50 226,543 5817

15 871 DAMLA AKTAŞ 11E 25 15 21,25 4 1 3,75 1 3 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 35 25 28,75 226,053 5840

16 955 GÜLHANIM ULUBAY 11E 25 15 21,25 4 1 3,75 1 3 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 35 25 28,75 226,053 5840

17 643 TUNAHAN YILDIZOĞLU 11E 22 12 19,00 1 3 0,25 5 0 5,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 34 23 28,25 224,875 5888

18 992 RAVZA KOÇYİĞİT 11E 23 8 21,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 8 1,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 36 37 26,75 220,045 6111

19 664 MUSTAFA BAYDEM İR 11E 18 13 14,75 2 3 1,25 2 3 1,25 8 4 7,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 34 37 24,75 214,818 6302

20 874 DAMLA DEMİR 11E 20 12 17,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 1 1,75 5 6 3,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 33 34 24,50 213,770 6339

21 41 MUHAMMET ENES ÇAKIR11E 15 6 13,50 2 3 1,25 2 3 1,25 8 0 8,00 27 12 24,00 212,725 6380

22 916 KEVSER AKBURAK 11E 13 11 10,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 26 20,50 202,588 6761

23 629 BÜŞRANUR ÖZER 11E 20 11 17,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 5 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 28 33 19,75 199,393 6840

24 330 HİLAL TEMEL 11E 17 15 13,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 5 6 3,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 29 38 19,50 199,158 6844



11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme 135 327 363 9145

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4310,69 20,76 2,05 1,93 1,56 2,16 1,51 1,78 1,14 1,24 0,83 2,40 1,82 1,95 0,00 0,01 0,00 7,95 4,31 6,88 1,08 0,62 0,92 1,14 1,90 0,67 1,58 1,40 1,23 1,03 1,42 0,67 43,9626,85 37,25 244,610

Okul Ortalaması 23,06 8,88 20,84 2,52 1,53 2,14 2,25 1,42 1,90 1,33 1,07 1,06 2,70 1,56 2,31 0,00 0,00 0,00 4,68 2,02 4,18 0,87 0,19 0,82 0,99 1,16 0,69 0,74 0,82 0,54 0,58 0,84 0,37 39,7219,49 34,85 243,490

SINIF: 11E

KATILIMLAR
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme 135 327 363 9145

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4310,69 20,76 2,05 1,93 1,56 2,16 1,51 1,78 1,14 1,24 0,83 2,40 1,82 1,95 0,00 0,01 0,00 7,95 4,31 6,88 1,08 0,62 0,92 1,14 1,90 0,67 1,58 1,40 1,23 1,03 1,42 0,67 43,9626,85 37,25 244,610

Okul Ortalaması 23,06 8,88 20,84 2,52 1,53 2,14 2,25 1,42 1,90 1,33 1,07 1,06 2,70 1,56 2,31 0,00 0,00 0,00 4,68 2,02 4,18 0,87 0,19 0,82 0,99 1,16 0,69 0,74 0,82 0,54 0,58 0,84 0,37 39,7219,49 34,85 243,490

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 421 ALPEREN AYDIN 12A 32 6 30,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 7 1 6,75 2 1 1,75 6 1 5,75 6 1 5,75 5 0 5,00 73 15 69,25 347,830 1043

2 123 EMİRHAN AKAGÜNDÜZ 12A 33 3 32,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 19 5 17,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 5 1 4,75 72 17 67,75 342,613 1148

3 253 ENES YEŞİLOĞLU 12A 28 12 25,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 9 9 6,75 4 3 3,25 2 5 0,75 3 4 2,00 2 4 1,00 61 44 50,00 289,900 2637

4 0 SAMET EROLAN 12A 26 8 24,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 11 5 9,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 54 25 47,75 283,175 2902

5 93 GÖRKEM EROL 12A 29 8 27,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 0 3,00 4 1 3,75 12 4 11,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 4 1,00 55 30 47,50 281,990 2953

6 430 EMİR DEVELİ 12A 26 10 23,50 5 0 5,00 5 0 5,00 1 3 0,25 3 2 2,50 5 2 4,50 0 1 -0,25 2 5 0,75 3 1 2,75 3 3 2,25 53 27 46,25 278,850 3084

7 132 YUSUF ORUÇ 12A 30 9 27,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 12 15 8,25 0 1 -0,25 0 6 -1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 55 44 44,00 271,373 3441

8 422 DAMLA KILIÇ 12A 30 10 27,50 1 3 0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 2 3 1,25 6 1 5,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 46 22 40,50 260,775 3994

9 149 HAYRUNNİSA TOPAL 12A 25 7 23,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 6 1 5,75 2 4 1,00 4 2 3,50 1 3 0,25 45 22 39,50 258,458 4111

10 398 AYSU Ş 12A 28 2 27,50 2 1 1,75 2 2 1,50 7 6 5,50 0 1 -0,25 3 4 2,00 2 2 1,50 44 18 39,50 257,845 4149

11 249 İLAYDA CEYLAN 12A 25 7 23,25 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 3 4,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 41 23 35,25 245,393 4841

12 212 MERVE AYGÜNOĞLU 12A 25 5 23,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 5 5 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 36 20 31,00 232,633 5525

13 0 NAZLI ŞENTÜRK 12A 18 12 15,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 2 3,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 29 31 21,25 204,225 6696

14 396 İLAYDA KOBAL 12A 15 7 13,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 17 9 14,75 184,823 7240
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme 135 327 363 9145

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4310,69 20,76 2,05 1,93 1,56 2,16 1,51 1,78 1,14 1,24 0,83 2,40 1,82 1,95 0,00 0,01 0,00 7,95 4,31 6,88 1,08 0,62 0,92 1,14 1,90 0,67 1,58 1,40 1,23 1,03 1,42 0,67 43,9626,85 37,25 244,610

Okul Ortalaması 23,06 8,88 20,84 2,52 1,53 2,14 2,25 1,42 1,90 1,33 1,07 1,06 2,70 1,56 2,31 0,00 0,00 0,00 4,68 2,02 4,18 0,87 0,19 0,82 0,99 1,16 0,69 0,74 0,82 0,54 0,58 0,84 0,37 39,7219,49 34,85 243,490

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 437 MERT ÇAKICI 12B 30 6 28,50 1 3 0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 8 2 7,50 1 3 0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 49 21 43,75 270,460 3481

2 434 BİLAL BAYKAL 12B 27 12 24,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 2 2,50 6 4 5,00 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 49 24 43,00 268,860 3560

3 435 EMRAH 12B 29 10 26,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 3 4,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 48 27 41,25 263,180 3838

4 645 FURKAN KARAASLAN 12B 27 6 25,50 3 0 3,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 43 11 40,25 260,410 4012

5 140 MUSTAFA FURKAN 12B 17 10 14,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 10 2 9,50 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 42 18 37,50 253,375 4397

6 436 NAİM FURKAN BAYRAM 12B 23 7 21,25 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 7 3 6,25 3 0 3,00 1 0 1,00 41 16 37,00 251,138 4540

7 207 SİNEM TOKAY 12B 30 6 28,50 1 3 0,25 1 3 0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 43 24 37,00 250,035 4609

8 215 HAKKI Ü 12B 21 10 18,50 2 3 1,25 2 0 2,00 3 1 2,75 8 1 7,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 40 18 35,50 246,895 4768

9 278 OĞUZHAN MERT DOĞAN12B 19 16 15,00 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 11 1 10,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 1 2,75 44 35 35,25 246,715 4779

10 375 ELİF 12B 28 8 26,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 2 2,50 5 1 4,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 40 20 35,00 244,320 4889

11 303 UMUT ASAF GAZİ 12B 20 9 17,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 7 1 6,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 19 34,25 243,168 4953

12 571 HASAN MERT MERCİMEK12B 19 7 17,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 8 1 7,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 37 13 33,75 241,673 5030

13 245 EMİRHAN AYTEMÜR 12B 21 10 18,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 39 22 33,50 240,895 5068

14 216 DOUKAN SAKA 12B 21 11 18,25 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 9 1 8,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 38 21 32,75 238,533 5196

15 0 YUSUF ERBAY 12B 19 14 15,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 6 2 5,50 2 3 1,25 3 4 2,00 2 3 1,25 41 35 32,25 237,560 5249

16 208 ŞEYMA 12B 24 10 21,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 0 1,00 35 14 31,50 234,405 5444

17 171 ABDULSAMET KARAKUŞ12B 17 12 14,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 0 3,00 1 2 0,50 4 0 4,00 1 1 0,75 35 19 30,25 231,745 5565

18 415 GÖKDENİZ KUYRUK 12B 17 16 13,00 4 1 3,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 6 1 5,75 2 3 1,25 3 4 2,00 2 3 1,25 39 36 30,00 231,090 5587

19 202 DAMLA DURĞUT 12B 27 4 26,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 34 15 30,25 230,105 5640

20 252 EMİN KILIÇ 12B 19 10 16,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 7 2 6,50 3 2 2,50 34 17 29,75 229,800 5656
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme 135 327 363 9145

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4310,69 20,76 2,05 1,93 1,56 2,16 1,51 1,78 1,14 1,24 0,83 2,40 1,82 1,95 0,00 0,01 0,00 7,95 4,31 6,88 1,08 0,62 0,92 1,14 1,90 0,67 1,58 1,40 1,23 1,03 1,42 0,67 43,9626,85 37,25 244,610

Okul Ortalaması 23,06 8,88 20,84 2,52 1,53 2,14 2,25 1,42 1,90 1,33 1,07 1,06 2,70 1,56 2,31 0,00 0,00 0,00 4,68 2,02 4,18 0,87 0,19 0,82 0,99 1,16 0,69 0,74 0,82 0,54 0,58 0,84 0,37 39,7219,49 34,85 243,490

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 72 HANİFE SAĞUT 12C 31 5 29,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 11 2 10,50 1 0 1,00 56 11 53,25 298,988 2314

2 170 EMİR ORUÇ 12C 33 4 32,00 2 2 1,50 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 7 3 6,25 1 0 1,00 53 13 49,75 288,125 2706

3 263 NUREYNA CEREN 12C 33 4 32,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 2 0,50 47 13 43,75 269,985 3511

4 145 KADİR ARDA TOKDEMİR12C 26 10 23,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 10 2 9,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 48 21 42,75 268,060 3606

5 218 ELİFSU SABIRLI 12C 29 6 27,50 4 0 4,00 3 1 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 43 11 40,25 259,970 4038

6 999 HAYRUNİSA ŞAHİN 12C 30 5 28,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 6 4 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 44 18 39,50 257,583 4161

7 219 SILA AHISKALI 12C 27 7 25,25 3 2 2,50 4 0 4,00 1 0 1,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 13 36,75 249,733 4621

8 322 İLAYDA ÜLKER 12C 30 4 29,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 39 13 35,75 246,185 4805

9 344 DİLARA ORHAN 12C 23 6 21,50 1 4 0,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 2 3,50 37 15 33,25 239,620 5145

10 356 NİDA ERYI MAZ 12C 25 12 22,00 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 32 19 27,25 221,435 6040

11 167 ALİHAN HATUN 12C 19 12 16,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 0 3,00 29 20 24,00 212,400 6395

12 307 BERAT SAKA 12C 22 11 19,25 2 3 1,25 3 0 3,00 1 1 0,75 0 5 -1,25 0 2 -0,50 28 22 22,50 207,428 6596

13 997 AHMET CAN ŞAHİN 12C 12 14 8,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 9 3 8,25 0 1 -0,25 27 26 20,50 202,795 6754

14 214 ONUR BAYRAM 12C 14 9 11,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 5 -1,25 1 0 1,00 22 17 17,75 194,078 6984

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme 135 327 363 9145

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4310,69 20,76 2,05 1,93 1,56 2,16 1,51 1,78 1,14 1,24 0,83 2,40 1,82 1,95 0,00 0,01 0,00 7,95 4,31 6,88 1,08 0,62 0,92 1,14 1,90 0,67 1,58 1,40 1,23 1,03 1,42 0,67 43,9626,85 37,25 244,610

Okul Ortalaması 23,06 8,88 20,84 2,52 1,53 2,14 2,25 1,42 1,90 1,33 1,07 1,06 2,70 1,56 2,31 0,00 0,00 0,00 4,68 2,02 4,18 0,87 0,19 0,82 0,99 1,16 0,69 0,74 0,82 0,54 0,58 0,84 0,37 39,7219,49 34,85 243,490

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 702 NAZLI KIZILASLAN 12D 31 5 29,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 8 0 8,00 10 0 10,00 1 0 1,00 65 9 62,75 327,678 1475

2 440 BUSE TOPC 12D 27 13 23,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 10 3 9,25 10 0 10,00 1 0 1,00 63 20 58,00 314,113 1836

3 286 HAMİT ÇALIŞKAN 12D 30 10 27,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 6 4 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 57 17 52,75 297,840 2348

4 209 HİRA DURSUN 12D 27 6 25,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 2 0 2,00 1 0 1,00 49 9 46,75 280,110 3030

5 131 CAN DEMİRBAŞ 12D 27 5 25,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 6 2,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 51 17 46,75 279,928 3041

6 361 İSMAİL HAKKI SAKA 12D 25 7 23,25 5 0 5,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 3 0 3,00 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 48 11 45,25 275,833 3222

7 260 HASAN KASIM 12D 21 10 18,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 7 0 7,00 6 0 6,00 1 0 1,00 2 0 2,00 47 18 42,50 268,065 3605

8 654 BURAK ÇEVİK 12D 24 12 21,00 3 2 2,50 2 0 2,00 3 2 2,50 7 0 7,00 3 0 3,00 2 0 2,00 44 16 40,00 260,150 4028

9 310 TURGUT KABAN 12D 25 7 23,25 4 0 4,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 2 3,50 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 43 14 39,50 258,378 4117

10 343 YASER YUSUF YTP 12D 30 8 28,00 4 0 4,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 43 18 38,50 254,600 4327

11 432 FATİH ŞAHİN 12D 23 10 20,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 5 2 4,50 1 0 1,00 1 0 1,00 41 16 37,00 251,115 4542

12 590 CEM KANAT 12D 24 9 21,75 3 0 3,00 5 0 5,00 2 0 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 39 13 35,75 247,138 4757

13 183 HÜMEYRA KURT 12D 29 6 27,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 2 0 2,00 38 9 35,75 246,470 4792

14 325 SAMET DOGAN 12D 26 8 24,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 3 2,25 2 0 2,00 38 15 34,25 242,395 4989

15 0 GÜLAY KÖKSALAN 12D 20 5 18,75 4 0 4,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 31 9 28,75 226,418 5823

16 350 UMUT KAYMAK 12D 25 15 21,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 35 25 28,75 226,053 5840

17 394 DENİZ AĞIN 12D 25 7 23,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 30 13 26,75 219,753 6122

18 346 RAHMAN HELVACI 12D 8 20 3,00 1 4 0,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 14 36 5,00 156,680 7893
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme 135 327 363 9145

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4310,69 20,76 2,05 1,93 1,56 2,16 1,51 1,78 1,14 1,24 0,83 2,40 1,82 1,95 0,00 0,01 0,00 7,95 4,31 6,88 1,08 0,62 0,92 1,14 1,90 0,67 1,58 1,40 1,23 1,03 1,42 0,67 43,9626,85 37,25 244,610

Okul Ortalaması 23,06 8,88 20,84 2,52 1,53 2,14 2,25 1,42 1,90 1,33 1,07 1,06 2,70 1,56 2,31 0,00 0,00 0,00 4,68 2,02 4,18 0,87 0,19 0,82 0,99 1,16 0,69 0,74 0,82 0,54 0,58 0,84 0,37 39,7219,49 34,85 243,490

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 210 TALİP YILMAZ 12E 31 5 29,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 10 2 9,50 0 3 -0,75 59 12 56,00 307,223 2028

2 404 YAĞMUR YILMAZ 12E 30 6 28,50 1 0 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 36 9 33,75 240,220 5102

3 247 ŞAHİN ALTUN 12E 23 14 19,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 6 5 4,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 38 31 30,25 230,810 5599

4 70 SILA GÜLLÜ 12E 25 11 22,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 33 17 28,75 225,933 5846

5 224 PINAR ÖZER 12E 24 11 21,25 1 0 1,00 2 0 2,00 2 2 1,50 2 0 2,00 31 13 27,75 223,043 5966

6 0 EDA EREN 12E 12 3 11,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 10 0 10,00 23 5 21,75 206,223 6628

7 211 ZEYNEP TEMEL OTTOMAN12E 0 2 -0,50 10 0 10,00 10 2 9,50 170,690 7544
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12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme 135 327 363 9145

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4310,69 20,76 2,05 1,93 1,56 2,16 1,51 1,78 1,14 1,24 0,83 2,40 1,82 1,95 0,00 0,01 0,00 7,95 4,31 6,88 1,08 0,62 0,92 1,14 1,90 0,67 1,58 1,40 1,23 1,03 1,42 0,67 43,9626,85 37,25 244,610

Okul Ortalaması 23,06 8,88 20,84 2,52 1,53 2,14 2,25 1,42 1,90 1,33 1,07 1,06 2,70 1,56 2,31 0,00 0,00 0,00 4,68 2,02 4,18 0,87 0,19 0,82 0,99 1,16 0,69 0,74 0,82 0,54 0,58 0,84 0,37 39,7219,49 34,85 243,490

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 646 MEHLİKA KIRDAN 12F 31 9 28,75 2 2 1,50 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 6 1 5,75 50 13 46,75 279,448 3065

2 355 HARUN KAYMAK 12F 31 6 29,50 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 1 1 0,75 47 12 44,00 271,075 3456

3 259 EMİRHAN İBİŞ 12F 28 5 26,75 5 0 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 3 2 2,50 5 2 4,50 44 9 41,75 264,608 3764

4 589 DERVİŞ ABİK 12F 29 6 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 6 1 5,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 46 20 41,00 262,195 3905

5 223 MERYEM MELEKOĞLU 12F 27 3 26,25 4 0 4,00 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 37 3 36,25 248,103 4703

6 362 MÜNEVVER TERZİ 12F 30 7 28,25 3 1 2,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 39 13 35,75 246,283 4799

7 293 MUHAMMED EMİN SEYHAN12F 30 10 27,50 1 3 0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 40 20 35,00 244,125 4899

8 433 UĞURCAN ÖZKUL 12F 27 9 24,75 3 2 2,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 5 2 4,50 39 20 34,00 241,463 5043

9 662 İLKNUR KOÇ 12F 25 11 22,25 2 3 1,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 4 3 3,25 33 22 27,50 222,158 6016

10 283 NİSANUR DURMUŞ 12F 22 11 19,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 30 20 25,00 214,998 6292

11 401 HİRANUR TİRYAKİ 12F 22 15 18,25 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 30 23 24,25 212,833 6377
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme 135 327 363 9145

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 23,43 10,69 20,76 2,05 1,93 1,56 2,16 1,51 1,78 1,14 1,24 0,83 2,40 1,82 1,95 0,00 0,01 0,00 7,95 4,31 6,88 1,08 0,62 0,92 1,14 1,90 0,67 1,58 1,40 1,23 1,03 1,42 0,67 43,96 26,85 37,25 244,610

İl Ortalaması 20,61 11,60 17,72 2,06 1,97 1,56 2,02 1,77 1,58 1,01 1,34 0,68 2,53 1,75 2,09 0,00 0,01 0,00 3,07 2,24 2,51 0,37 0,12 0,34 0,50 0,73 0,32 0,39 0,52 0,26 0,26 0,59 0,11 32,82 22,64 27,17 212,520

İlçe Ortalaması 20,57 11,51 17,70 2,03 1,95 1,54 2,01 1,76 1,57 0,99 1,35 0,66 2,48 1,75 2,05 0,00 0,01 0,00 3,17 2,29 2,60 0,41 0,12 0,38 0,52 0,78 0,32 0,42 0,56 0,28 0,28 0,62 0,13 32,88 22,70 27,23 211,660

Okul Ortalaması 23,06 8,88 20,84 2,52 1,53 2,14 2,25 1,42 1,90 1,33 1,07 1,06 2,70 1,56 2,31 0,00 0,00 0,00 4,68 2,02 4,18 0,87 0,19 0,82 0,99 1,16 0,69 0,74 0,82 0,54 0,58 0,84 0,37 39,72 19,49 34,85 243,490

KATILIMLAR

1 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 12A 14 26,43 7,57 24,54 2,21 1,57 1,82 2,00 1,57 1,61 1,57 1,14 1,29 3,07 1,43 2,71 7,86 4,29 6,79 0,43 0,50 0,30 1,21 2,86 0,50 1,93 2,00 1,43 1,93 1,86 1,46 48,64 24,79 42,45 267,130

2 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 12D 18 24,83 9,06 22,57 3,22 1,06 2,96 3,06 1,06 2,79 1,22 0,94 0,99 3,28 1,50 2,90 3,94 1,39 3,60 1,72 0,06 1,71 0,72 0,17 0,68 0,44 0,33 0,36 0,67 0,28 0,60 43,10 15,85 39,16 257,370

3 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 11E 24 22,13 9,58 19,73 3,04 1,67 2,62 2,79 1,71 2,36 2,21 1,79 1,76 2,88 1,21 2,57 6,04 2,83 5,33 0,75 0,33 0,67 1,83 1,67 1,42 0,63 0,92 0,40 0,67 0,92 0,44 42,97 22,63 37,30 252,180

4 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 11C 6 24,83 11,67 21,92 3,00 1,83 2,54 1,33 3,00 0,58 2,17 2,00 1,67 2,50 1,83 2,04 1,50 1,00 1,25 4,17 0,67 4,00 2,33 0,17 2,29 0,00 0,17 -0,04 0,00 0,17 -0,04 41,83 22,51 36,21 248,590

5 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 12F 11 27,45 8,36 25,36 2,36 1,82 1,91 2,18 1,09 1,91 1,00 0,73 0,82 3,00 1,82 2,55 3,27 0,82 3,07 0,09 0,45 -0,02 0,09 0,27 0,02 0,09 0,55 -0,05 39,53 15,91 35,57 246,120

6 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 12B 20 22,75 9,70 20,32 2,35 1,65 1,94 2,20 1,45 1,84 0,65 0,70 0,48 3,00 1,65 2,59 5,85 1,45 5,49 0,20 0,05 0,19 1,20 1,70 0,78 1,50 1,50 1,12 0,80 1,40 0,45 40,50 21,25 35,20 245,720

7 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 12C 14 25,29 7,79 23,34 2,86 1,86 2,39 2,64 1,36 2,30 1,21 0,86 1,00 2,21 2,43 1,61 4,29 1,43 3,93 0,14 0,57 0,00 0,21 0,07 0,20 0,07 0,21 0,02 38,92 16,58 34,79 244,030

8 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 12E 7 20,71 7,14 18,93 1,57 0,71 1,39 1,57 0,57 1,43 1,14 0,29 1,07 1,86 1,29 1,54 3,00 1,57 2,61 2,86 0,00 2,86 0,14 0,86 -0,07 0,00 0,29 -0,07 32,85 12,72 29,69 229,160

9 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 11B 4 19,00 10,25 16,44 2,50 1,25 2,19 1,00 2,00 0,50 1,00 1,75 0,56 3,25 0,50 3,12 0,75 0,00 0,75 3,00 0,00 3,00 0,25 0,00 0,25 0,25 0,25 0,19 0,25 0,50 0,12 31,25 16,50 27,12 221,800

10 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 11A 17 16,71 8,47 14,59 1,53 1,47 1,16 1,53 1,18 1,24 0,94 0,76 0,75 1,65 1,47 1,28 3,53 2,65 2,87 0,06 0,29 -0,01 0,94 1,18 0,65 0,88 1,12 0,60 0,24 1,12 -0,04 28,01 19,71 23,09 201,480



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme 135 327 363 9145

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 23,43 10,69 20,76 2,05 1,93 1,56 2,16 1,51 1,78 1,14 1,24 0,83 2,40 1,82 1,95 0,00 0,01 0,00 7,95 4,31 6,88 1,08 0,62 0,92 1,14 1,90 0,67 1,58 1,40 1,23 1,03 1,42 0,67 43,96 26,85 37,25 244,610

İl Ortalaması 20,61 11,60 17,72 2,06 1,97 1,56 2,02 1,77 1,58 1,01 1,34 0,68 2,53 1,75 2,09 0,00 0,01 0,00 3,07 2,24 2,51 0,37 0,12 0,34 0,50 0,73 0,32 0,39 0,52 0,26 0,26 0,59 0,11 32,82 22,64 27,17 212,520

İlçe Ortalaması 20,57 11,51 17,70 2,03 1,95 1,54 2,01 1,76 1,57 0,99 1,35 0,66 2,48 1,75 2,05 0,00 0,01 0,00 3,17 2,29 2,60 0,41 0,12 0,38 0,52 0,78 0,32 0,42 0,56 0,28 0,28 0,62 0,13 32,88 22,70 27,23 211,660

Okul Ortalaması 23,06 8,88 20,84 2,52 1,53 2,14 2,25 1,42 1,90 1,33 1,07 1,06 2,70 1,56 2,31 0,00 0,00 0,00 4,68 2,02 4,18 0,87 0,19 0,82 0,99 1,16 0,69 0,74 0,82 0,54 0,58 0,84 0,37 39,72 19,49 34,85 243,490

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN AĞBAL 935 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,715 244,610 11 119 228 250 6727

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 17 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34 14,59 20,84 20,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,16 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,24 1,90 1,78

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,75 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,28 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 4,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 2,87 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,82 0,92

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 2,85 4,99 7,80

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,65 0,69 0,67

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,60 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,04 0,37 0,67

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 1,21 1,60 2,57

Toplam: 120 29 32 21,00 18 23,07 34,83 37,24

TYT Türkçe   DEcA  EC CBCCE eccd abeCEbecDCEB  aceE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal A ed CDc Ea e eA deE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik C  D    aB         e  a                 

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen  e c  A ac  BBa e  c

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 2 2 17
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİŞŞŞ 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 17 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 23,07 34,83 37,24

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN KAYMAK 839 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,063 244,610 6 81 139 155 5350

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 17 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 14,59 20,84 20,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,16 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,24 1,90 1,78

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,75 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,28 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 4,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 2,87 4,18 6,88

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,01 0,82 0,92

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 2,85 4,99 7,80

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,65 0,69 0,67

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,60 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,37 0,67

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 1,21 1,60 2,57

Toplam: 120 37 20 32,00 27 23,07 34,83 37,24

TYT Türkçe    E ABaECBCBCCEAcceAaEaBCEbAcaCEBA    E

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal dcaBbCDba B  E A  eE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik    De     C  C  C          a b  e       

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen CC           B      

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 2 1 17
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 1 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL 863 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,935 244,610 16 134 288 324 8361

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 17 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 18 0,50 1 14,59 20,84 20,76

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,16 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,24 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,28 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 4 0,00 0 4,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 2,87 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,82 0,92

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 2,85 4,99 7,80

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,65 0,69 0,67

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,60 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,37 0,67

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,21 1,60 2,57

Toplam: 120 8 28 1,00 1 23,07 34,83 37,24

TYT Türkçe aBcbecaCaecbebeaecA  ccDB               

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal bd  b aA                 

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik b e b D B a                             

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen       cb            

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 3 20
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 1 0 33
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
B E A 885 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,525 244,610 9 106 196 217 6161

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 17 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39 14,59 20,84 20,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,16 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,24 1,90 1,78

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,75 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,28 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 4,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 2,87 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,82 0,92

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 2,85 4,99 7,80

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,65 0,69 0,67

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,60 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 -0,04 0,37 0,67

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 1,21 1,60 2,57

Toplam: 120 33 28 26,00 22 23,07 34,83 37,24

TYT Türkçe Ebc cCEBA  ceE     bBa C  BCCEA AeAcbDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal eCAE ba    B e    Ac     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik C  C  C b D aCe  D  D                   

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen  c ACbc ca ed  dc eA

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 1 0 50
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 5 3 42
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 1 0 33
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ ASLAN 830 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,450 244,610 13 128 259 290 7269

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 17 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 6 12,50 31 14,59 20,84 20,76

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,16 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,24 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,28 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 1 0,75 4 4,43 7,40 6,12

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,65 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,60 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,04 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,21 1,60 2,57

Toplam: 120 16 7 14,25 12 23,07 34,83 37,24

TYT Türkçe      d CbCBb C b DbBA EDB E c        BCE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal                c C       

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Fen                 A   

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 1 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 0 1 0
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ŞAHİNOĞLU 931 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,535 244,610 4 57 94 103 4736

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 17 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 14,59 20,84 20,76

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,16 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,24 1,90 1,78

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,75 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,28 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 4,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 2,87 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,82 0,92

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 2,85 4,99 7,80

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,65 0,69 0,67

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,60 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,21 1,60 2,57

Toplam: 120 40 16 36,00 30 23,07 34,83 37,24

TYT Türkçe Eb  DCEBA  BCb  D  AdCECBCBCCbADceAEEDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal B d  A E DEB b CeEA      

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik    C  a b D bCC                         

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen d   e  eB         e 

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 3 3 25
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES HAMİT BEKMEZCİ 905 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,253 244,610 1 35 58 62 3836

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 17 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 14,59 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,16 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,24 1,90 1,78

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,75 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,28 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 4,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 2,87 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,82 0,92

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 2,85 4,99 7,80

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,65 0,69 0,67

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,60 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,37 0,67

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 1,21 1,60 2,57

Toplam: 120 45 15 41,25 34 23,07 34,83 37,24

TYT Türkçe    E ABCECBCBCCEADAaAcbDBCEcAcDCEBA acCE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal dbcBC D   B  E AACeE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik    De     C  C  C     C                 

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen CC d  d   d  B      

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 3 0 25
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP AĞIN 860 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,753 244,610 7 83 148 165 5479

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 17 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 9 14,75 37 14,59 20,84 20,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,16 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,24 1,90 1,78

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,75 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,28 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 4,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 2,87 4,18 6,88

Geometri 10 1 1 0,75 8 -0,01 0,82 0,92

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 2,85 4,99 7,80

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,65 0,69 0,67

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,60 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,37 0,67

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 1,21 1,60 2,57

Toplam: 120 38 28 31,00 26 23,07 34,83 37,24

TYT Türkçe Ebc cCE    ceE     A b CBeBCCEA AeAc DBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal eCAE babCDEBe  aeEAd     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik C  C  C b D aCe  D  D      C  e      B  

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen cceACbcDca          

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 0 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 5 3 42
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 1 0 33
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH  AKAR 958 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,070 244,610 2 48 77 83 4299

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 17 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 14,59 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,16 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,24 1,90 1,78

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,75 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,28 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 4,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 8 10 5,50 18 2,87 4,18 6,88

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 -0,01 0,82 0,92

TYT Matematik 40 8 13 4,75 12 2,85 4,99 7,80

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,65 0,69 0,67

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,60 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,04 0,37 0,67

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 1,21 1,60 2,57

Toplam: 120 50 46 38,50 32 23,07 34,83 37,24

TYT Türkçe    E ABC CdCBCCbADceAEEDBCEbAcDCEBeEaBCE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal dEBBCbDAcEcbdEBAeeed     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik Cc D   eaB   Ca C Ceb a b DabC d  d  c  

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen adbecBADdcceBBeadebd

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 0 2 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 4 7 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 1 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN TAN 954 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,840 244,610 12 126 245 270 6988

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 17 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 16 9,00 23 14,59 20,84 20,76

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,16 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,24 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,28 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 4,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,87 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,82 0,92

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,85 4,99 7,80

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,65 0,69 0,67

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,60 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,37 0,67

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 1,21 1,60 2,57

Toplam: 120 23 22 17,50 15 23,07 34,83 37,24

TYT Türkçe dbd D dBe aeebaB bbdd ECB BCCaAcA     BC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal  bd  ba CD      eEAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik C          a                            

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen  D A C   B          

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 1 1 8
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ZANBAL 953 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,058 244,610 15 133 284 320 8268

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 17 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 1 1,75 4 14,59 20,84 20,76

Toplam: 120 2 1 1,75 1 23,07 34,83 37,24

TYT Türkçe EbA                                     

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M TAHA SAKA 914 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,138 244,610 3 51 85 93 4540

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 17 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 3 21,25 53 14,59 20,84 20,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,16 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,24 1,90 1,78

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,75 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,28 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 4,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,87 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,82 0,92

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 2,85 4,99 7,80

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,65 0,69 0,67

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,60 0,54 1,23

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 -0,04 0,37 0,67

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 1,21 1,60 2,57

Toplam: 120 40 12 37,00 31 23,07 34,83 37,24

TYT Türkçe E A   EBe   a      ABCECBCBCCEADeBA EDB 

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BCAEBedECeE    CeEA      

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik C     C      b                          

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen  D A   aB  d    cDeA

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 2 0 17
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET AKİF İŞAŞIR 644 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,653 244,610 14 130 266 297 7480

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 17 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 7 6,25 16 14,59 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,16 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,24 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,28 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 4,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,87 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,82 0,92

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,85 4,99 7,80

Toplam: 120 13 9 10,75 9 23,07 34,83 37,24

TYT Türkçe    E       beaCaADbBA     EbAc          

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal cEB  C A                 

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik C               d                       

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 1 1 8
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİ ÖZBEK 853 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,293 244,610 10 115 214 236 6565

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 17 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 9 12,75 32 14,59 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,16 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,24 1,90 1,78

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,75 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,28 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 4,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 2,87 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,82 0,92

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 2,85 4,99 7,80

Toplam: 120 28 22 22,50 19 23,07 34,83 37,24

TYT Türkçe EbAcD EBeE    dBcb    ECdCB      eA EDBa

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal aCA acaEeDdB   eCaAb     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik CdCCd C b D bC                          

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 0 20
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 4 2 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH BEKMEZCİ 814 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,763 244,610 8 104 193 214 6121

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 17 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 14,59 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,16 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,24 1,90 1,78

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,75 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,28 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 4,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 2,87 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,82 0,92

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 2,85 4,99 7,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,65 0,69 0,67

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,60 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,04 0,37 0,67

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,21 1,60 2,57

Toplam: 120 34 30 26,50 22 23,07 34,83 37,24

TYT Türkçe Eb cDCEBd aceE  DEccB ECdCBCCE ecBAEbDdC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal dCAdec ECDEca bCeddA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik       a       C  D   eaB                

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen        eBB     b  ad

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 0 2 0
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 2 2 17
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAHAN TOSUN 988 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,135 244,610 5 65 108 117 4853

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 17 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 14,59 20,84 20,76

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,16 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,24 1,90 1,78

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,75 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,28 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 4,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 2,87 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 0,82 0,92

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 2,85 4,99 7,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,65 0,69 0,67

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,60 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,37 0,67

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,21 1,60 2,57

Toplam: 120 40 19 35,25 29 23,07 34,83 37,24

TYT Türkçe dBcE ABC CdCBCCbADAeA EDBCEbAcDCEBeE BCE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal    c         EBAeCed     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik    D     B      C Cdd C b D bb          

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen            eBB    a 

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 4 3 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DEMİREL 595 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,590 244,610 2 99 177 195 5897

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 4 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 16,44 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,19 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,50 1,90 1,78

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,56 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 6,38 7,40 6,12

Matematik-1 30 0 0 0,00 0 0,75 4,18 6,88

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 3,75 4,99 7,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,25 0,69 0,67

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,19 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,12 0,37 0,67

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,56 1,60 2,57

Toplam: 120 33 20 28,00 23 27,12 34,83 37,24

TYT Türkçe EbAADCEBbaDBCdEeba AaC e CBbC c d     BC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BeAEB   deEB bbCCEAc     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik                               C     EBAC

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen         d          d

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 1 0 50
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN KIROĞLU 966 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,540 244,610 1 80 136 151 5322

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 4 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 8 17,00 43 16,44 20,84 20,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,19 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,50 1,90 1,78

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,56 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,12 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 6,38 7,40 6,12

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,75 4,18 6,88

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 3,75 4,99 7,80

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,25 0,69 0,67

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,19 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,12 0,37 0,67

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,56 1,60 2,57

Toplam: 120 36 16 32,00 27 27,12 34,83 37,24

TYT Türkçe EBDEDABCECdecCCEdeABAEEbea            C 

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal AEcdCaDA  BeabcAACCE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik C                             E   C     

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen       A C         cB

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 1 1 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 1 0 8
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 1 0 50
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA BAYRAKDAR 945 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,060 244,610 3 107 197 218 6220

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 4 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 8 15,00 38 16,44 20,84 20,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,19 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,50 1,90 1,78

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,56 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,12 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 6,38 7,40 6,12

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,75 4,18 6,88

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 3,75 4,99 7,80

Toplam: 120 29 14 25,50 21 27,12 34,83 37,24

TYT Türkçe      AB  CBaeCCEADA A bDBCE    CE c ccaa

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal d Be Ca dEa C  Ae C      

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik   B                           EBACC     

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 1 0 50
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KIZILASLAN 576 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,023 244,610 4 114 210 232 6540

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 4 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 16,44 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,19 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,50 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,56 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,12 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 6,38 7,40 6,12

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,75 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 3,75 4,99 7,80

Toplam: 120 27 16 23,00 19 27,12 34,83 37,24

TYT Türkçe EDccDCEBAEacad     AdeECdeBCCEADABAcbDdC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal  C E ea a       C A      

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik              C                          

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKADİR OĞUL 843 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,930 244,610 4 70 115 125 4963

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 6 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 21,92 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,54 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,58 1,90 1,78

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,67 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,04 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 6,83 7,40 6,12

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,25 4,18 6,88

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 5,25 4,99 7,80

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,29 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,04 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,37 0,67

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,21 1,60 2,57

Toplam: 120 41 26 34,50 29 36,21 34,83 37,24

TYT Türkçe EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCEddbcaCddcbBbcEDdC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal eCdEdABaCDacddbdecAc     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik               C               C     EBAC

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen    d                

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 0 2 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 1 0 8
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 1 0 50
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDURRAHMAN   KOSDİK 902 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,043 244,610 6 129 263 294 7353

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 6 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 21,92 20,84 20,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,54 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,58 1,90 1,78

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,67 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,04 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 6,83 7,40 6,12

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 1,25 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 5,25 4,99 7,80

Toplam: 120 23 41 12,75 11 36,21 34,83 37,24

TYT Türkçe EBDEbABCECaecCdEdaABccEbcCbceeabaaAEccbc

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal daeBbCabdaeddbaAdbda     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik C BcD                                   

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 0 2 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 1 1 8
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA PARILDAR 272 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,145 244,610 3 39 62 66 3965

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 6 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 21,92 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,54 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,58 1,90 1,78

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,67 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,04 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 6,83 7,40 6,12

Matematik-1 30 0 0 0,00 0 1,25 4,18 6,88

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 5,25 4,99 7,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,29 0,69 0,67

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,37 0,67

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 2,21 1,60 2,57

Toplam: 120 45 17 40,75 34 36,21 34,83 37,24

TYT Türkçe EDAADCEBbabBCEEBaEDAcCECBCBCCEADABAEcadC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BeAEB   de B bbCCEAc     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik                               C a   EBA 

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen         d          d

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 1 0 50
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA LAÇİN 136 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,540 244,610 2 13 22 23 2573

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 6 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 21,92 20,84 20,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,54 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,58 1,90 1,78

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,67 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,04 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 6,83 7,40 6,12

Matematik-1 30 0 0 0,00 0 1,25 4,18 6,88

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 5,25 4,99 7,80

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,29 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,04 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,37 0,67

TYT Fen 20 7 0 7,00 35 2,21 1,60 2,57

Toplam: 120 55 18 50,50 42 36,21 34,83 37,24

TYT Türkçe EBeEDABCECBCBCCEADABAEEedCEDAADecacbccbc

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal AEBBCaebBdBCCE AACdE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik                               EBACC cA  

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen CCEADBA             

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 1 0 50
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE ÖZTÜRK 615 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,008 244,610 5 120 230 252 6749

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 6 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 5 12,75 32 21,92 20,84 20,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,54 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,58 1,90 1,78

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,67 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,04 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 6,83 7,40 6,12

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 1,25 4,18 6,88

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 5,25 4,99 7,80

Toplam: 120 25 17 20,75 17 36,21 34,83 37,24

TYT Türkçe EBeEDABCECBCB CdA c  a c                

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal Acd bC ceaB C B  C       

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik ec   db  a                    EBAC  cA  

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 1 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 0 2 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 2 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERAP AYAZ 965 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,865 244,610 1 7 8 8 1842

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 6 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 21,92 20,84 20,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,54 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,58 1,90 1,78

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,67 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,04 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 6,83 7,40 6,12

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 1,25 4,18 6,88

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 5,25 4,99 7,80

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,29 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,04 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,37 0,67

TYT Fen 20 7 0 7,00 35 2,21 1,60 2,57

Toplam: 120 62 16 58,00 48 36,21 34,83 37,24

TYT Türkçe EBeEDABCECBCBCCEADABAEEedbcDAADbbaAEcBbE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal AEBBCdebBdBCCEBAACdE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik C B  ED B                     EBAC  cA  

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen CCEADBA             

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 1 0 8
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 2 0 67
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YOLCU 862 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,223 244,610 4 12 16 16 2370

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 24 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 19,73 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,36 1,90 1,78

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,76 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,57 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,32 7,40 6,12

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 5,33 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 0,82 0,92

TYT Matematik 40 10 0 10,00 25 6,00 4,99 7,80

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,42 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,40 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,44 0,37 0,67

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 2,25 1,60 2,57

Toplam: 120 55 11 52,25 44 37,30 34,83 37,24

TYT Türkçe EBDEeABabCabBCCEADABAbEDBCcDAA          

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal AEBBeCDdBEBCCEBAdCCE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik CBBDDEDCBB                              

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen CCEADc              

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 4 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 2 0 67
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KEMAL FİDAN 578 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,553 244,610 6 16 26 28 2685

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 24 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 7 18,25 46 19,73 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,36 1,90 1,78

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,76 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,57 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,32 7,40 6,12

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 5,33 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 0,82 0,92

TYT Matematik 40 10 0 10,00 25 6,00 4,99 7,80

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,42 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,40 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,44 0,37 0,67

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 2,25 1,60 2,57

Toplam: 120 52 11 49,25 41 37,30 34,83 37,24

TYT Türkçe EBDEeABabCabBCCEcDABAbEDBC   A          

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal AEBBdCDABdBCCEBbACCE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik CBBDDEDCBB                              

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen CCEADc              

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 4 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 2 0 67
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİM SAKA 0 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
429,580 244,610 1 1 1 1 59

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 24 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 19,73 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,36 1,90 1,78

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,76 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,57 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,32 7,40 6,12

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 5,33 4,18 6,88

Geometri 10 9 1 8,75 88 0,67 0,82 0,92

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 6,00 4,99 7,80

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,42 0,69 0,67

Kimya 7 7 0 7,00 100 0,40 0,54 1,23

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,44 0,37 0,67

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 2,25 1,60 2,57

Toplam: 120 100 14 96,50 80 37,30 34,83 37,24

TYT Türkçe bDAADCEBAEDBCEEBDEDcBCbCBCBCCEcDABAEEDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal aCAEBABbCDaBBCCCCEAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik CaCCAA  A DDCCCBB DbDCBBaA  DeCdEABEEBAC

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen ADBACCEDBBDCEACbBDDc

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 9 0 75
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 1 50
Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 1 1 33
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 2 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 2 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 1 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRANUR ÖZER 629 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,393 244,610 23 123 236 259 6840

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 24 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 19,73 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,36 1,90 1,78

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,76 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 2,57 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 12 2,00 10 9,32 7,40 6,12

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 5,33 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 0,82 0,92

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 6,00 4,99 7,80

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,42 0,69 0,67

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,40 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,44 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 2,25 1,60 2,57

Toplam: 120 28 33 19,75 16 37,30 34,83 37,24

TYT Türkçe      Ad ECBCBCCaAbAeA EbB EeAADbEBe cBab

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal dEcBbCeecEdCbae b e      

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik                  BdeAd    b  d          

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen a    c    d c b A   

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 1 1 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 0 1 0
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 0 2 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA AKTAŞ 871 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,053 244,610 15 94 171 189 5840

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 24 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 19,73 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,36 1,90 1,78

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,76 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,57 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,32 7,40 6,12

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,42 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,40 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,44 0,37 0,67

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,25 1,60 2,57

Toplam: 120 35 25 28,75 24 37,30 34,83 37,24

TYT Türkçe ceAcDCEdAbbBacacDEDAeCECBCBCCEdDABAcEadC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BdAEBdeEb EdcebCeEAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Fen    d                

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 0 2 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA DEMİR 874 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,770 244,610 20 110 201 223 6339

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 24 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 19,73 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,36 1,90 1,78

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,76 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,57 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 9,32 7,40 6,12

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 5,33 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 0,82 0,92

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 6,00 4,99 7,80

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,42 0,69 0,67

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,40 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,44 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 2,25 1,60 2,57

Toplam: 120 33 34 24,50 20 37,30 34,83 37,24

TYT Türkçe debccC BA aBaE     ddCECB BCCEADABAaEDdb

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BbdEcecECeaedCb C Ab     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik CBdCdc  A b  dCe                        

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen   c a   c    d   b A

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 1 1 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 4 2 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN AKYILDIZ 877 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,543 244,610 14 92 168 186 5817

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 24 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 9 11,75 29 19,73 20,84 20,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,36 1,90 1,78

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,76 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,57 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 9,32 7,40 6,12

Toplam: 120 31 10 28,50 24 37,30 34,83 37,24

TYT Türkçe EBDaeABabC   bCEbbdBAbEDB    A          

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal AEBBCCDAB  CCEBAACaE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLHANIM ULUBAY 955 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,053 244,610 15 94 171 189 5840

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 24 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 19,73 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,36 1,90 1,78

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,76 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,57 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,32 7,40 6,12

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,42 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,40 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,44 0,37 0,67

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,25 1,60 2,57

Toplam: 120 35 25 28,75 24 37,30 34,83 37,24

TYT Türkçe ceAcDCEdAbbBacacDEDAeCECBCBCCEdDABAcEadC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BdAEBdeEb EddebCeEAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Fen    d                

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 0 2 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL TEMEL 330 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,158 244,610 24 124 237 260 6844

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 24 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 19,73 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,36 1,90 1,78

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,76 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,57 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 9,32 7,40 6,12

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 5,33 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 0,82 0,92

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 6,00 4,99 7,80

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,42 0,69 0,67

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,40 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,44 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 2,25 1,60 2,57

Toplam: 120 29 38 19,50 16 37,30 34,83 37,24

TYT Türkçe   b  cdCECBCBCCcADABAaEDdbceb cb  A acaE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal dEcBbCeecEeCbaeAb e      

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik Ce              CBdCdc  A b  d          

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen a    c    d c b A   

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 1 1 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 4 2 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YAZOĞLU 836 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,098 244,610 7 18 28 30 2778

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 24 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 19,73 20,84 20,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,36 1,90 1,78

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,76 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,57 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 9,32 7,40 6,12

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 5,33 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 0,82 0,92

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18 6,00 4,99 7,80

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,42 0,69 0,67

Kimya 7 4 0 4,00 57 0,40 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,44 0,37 0,67

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 2,25 1,60 2,57

Toplam: 120 55 27 48,25 40 37,30 34,83 37,24

TYT Türkçe EDAADCE Aa B bbacccABCbC C  CacDd A EeBa

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BCAEBA E  EBB CCCEAb     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik CB C beC C b C Bcaa D   C aa            

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen ADBACCE B D EAaEccee

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 4 3 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 2 25
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 2 0 67
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücre 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER AKBURAK 916 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,588 244,610 22 122 232 254 6761

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 24 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 11 10,25 26 19,73 20,84 20,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,36 1,90 1,78

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,76 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,57 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 9,32 7,40 6,12

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 5,33 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 0,82 0,92

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 6,00 4,99 7,80

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,42 0,69 0,67

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,40 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,44 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 2,25 1,60 2,57

Toplam: 120 27 26 20,50 17 37,30 34,83 37,24

TYT Türkçe a Dc Ad EC  aCdEA  B EbcdC    c Ed aD C 

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal AEedCaeABaaCaEBAbaeE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik Cc   b             C  C                 

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen C     d   d     e   

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 1 20
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 1 1 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 3 1 25
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ENES ÇAKIR 41 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,725 244,610 21 112 205 227 6380

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 24 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 6 13,50 34 19,73 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,36 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,76 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,57 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 9,32 7,40 6,12

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 5,33 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 0,82 0,92

TYT Matematik 40 8 0 8,00 20 6,00 4,99 7,80

Toplam: 120 27 12 24,00 20 37,30 34,83 37,24

TYT Türkçe EeAcDCEB  cBaEEcDEDA                 cBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BbcEcecECe               

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik CBCCAACC                                

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 3 0 25
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 1 0 33
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET İPEK 598 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,303 244,610 10 67 111 121 4891

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 24 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 7 20,25 51 19,73 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,36 1,90 1,78

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,76 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,57 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 9,32 7,40 6,12

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 5,33 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 0,82 0,92

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 6,00 4,99 7,80

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,42 0,69 0,67

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,40 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,44 0,37 0,67

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 2,25 1,60 2,57

Toplam: 120 43 33 34,75 29 37,30 34,83 37,24

TYT Türkçe EeAcDCEB  cBaEEBDEDABCbCBb         EEcBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BbdEcecECeaedCbCeEAb     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik CBCCAACCeCb  dCB b a                    

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen Accebab c b      bD 

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 0 20
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 1 1 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 6 3 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 1 1 33
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BAYDEM İR 664 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,818 244,610 19 109 199 220 6302

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 24 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 19,73 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,36 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,76 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,57 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 9,32 7,40 6,12

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 5,33 4,18 6,88

Geometri 10 2 5 0,75 8 0,67 0,82 0,92

TYT Matematik 40 10 9 7,75 19 6,00 4,99 7,80

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,42 0,69 0,67

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,40 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,44 0,37 0,67

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 2,25 1,60 2,57

Toplam: 120 34 37 24,75 21 37,30 34,83 37,24

TYT Türkçe EDAbDCEBAEDBCabac aABbE c dC   c  ea DBa

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BbdEcecECe               

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik CBdCd C       CB   beC B      be  accBA 

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen Accead  c b  d   b A

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 2 20
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 6 0 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 2 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 2 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 1 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 1 0
Özel Dörtgenler 3 2 1 67
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI HASAS 881 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,428 244,610 3 10 13 13 2328

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 24 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 1 33,75 84 19,73 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,62 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,36 1,90 1,78

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,76 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,57 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 9,32 7,40 6,12

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 5,33 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 0,82 0,92

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 6,00 4,99 7,80

Toplam: 120 54 3 53,25 44 37,30 34,83 37,24

TYT Türkçe      ABCECBaBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal  E  CCDABEBCCEBAACCE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik Cc   b             C  C                 

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 3 1 25
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA TAŞCIOĞLU 896 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,265 244,610 8 33 54 57 3732

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 24 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 19,73 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,62 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,36 1,90 1,78

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,76 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,57 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,32 7,40 6,12

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 5,33 4,18 6,88

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,67 0,82 0,92

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 6,00 4,99 7,80

Toplam: 120 45 12 42,00 35 37,30 34,83 37,24

TYT Türkçe EBDEcA CECBaaC EADAB EdeBCEDAAD  BAaDBCE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal AEB CbaAB BCCc AbCCE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik CBa                         C       d   

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 0 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 3 0 25
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZA KOÇYİĞİT 992 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,045 244,610 18 103 192 213 6111

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 24 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 19,73 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,36 1,90 1,78

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,76 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,57 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 9,32 7,40 6,12

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 5,33 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 0,82 0,92

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 6,00 4,99 7,80

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,42 0,69 0,67

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,40 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,44 0,37 0,67

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 2,25 1,60 2,57

Toplam: 120 36 37 26,75 22 37,30 34,83 37,24

TYT Türkçe EeAcDCEB  cBa      ABCECBeBCCbA bBAEEDdC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BbdEcecECeaedCbCeEAb     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik CBdeAd  c b  d   b a                    

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen Accead  c b  d   b A

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 1 1 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 1 4 8
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RIZA KAHRIMAN 182 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,755 244,610 11 76 126 138 5137

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 24 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 19,73 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,36 1,90 1,78

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,76 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,57 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 9,32 7,40 6,12

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 5,33 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 0,82 0,92

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 6,00 4,99 7,80

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,42 0,69 0,67

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,40 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,44 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 10 -1,50 -8 2,25 1,60 2,57

Toplam: 120 41 31 33,25 28 37,30 34,83 37,24

TYT Türkçe EaDEDABCbCBb    A    EEcBCEeAADCEB  cBad

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal dEcBbCbecEdCbaeAACeE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik CB              CBCCAACee               

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen babAcceb    c b c   

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 0 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 1 1 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 5 1 42
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEF SAĞIR 611 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,923 244,610 13 91 167 185 5798

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 24 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 19,73 20,84 20,76

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,62 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,36 1,90 1,78

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,76 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,57 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 9,32 7,40 6,12

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 5,33 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 0,82 0,92

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 6,00 4,99 7,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,42 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,40 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,44 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,25 1,60 2,57

Toplam: 120 33 16 29,00 24 37,30 34,83 37,24

TYT Türkçe      ABCECBCBCCE DABAaEDdbEbbbDCEBe  aaE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal  cdc CDABEd    A de      

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik  e                 C  C      C          

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen                 A   

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 2 1 17
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ELÇİ 968 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,068 244,610 2 5 6 6 1514

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 24 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 19,73 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,36 1,90 1,78

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,76 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,57 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,32 7,40 6,12

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 5,33 4,18 6,88

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,67 0,82 0,92

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 6,00 4,99 7,80

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,42 0,69 0,67

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,40 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,44 0,37 0,67

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 2,25 1,60 2,57

Toplam: 120 65 11 62,25 52 37,30 34,83 37,24

TYT Türkçe bDAADCEBAEDBCE BDcDA CbCBCdCCEADABAcEDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BCAEaAB dDEBBC  CEAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik  B C A  A  D    B  E  BB      C     E   

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen ADBACedbBd          

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 3 0 25
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 0 50
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 1 0 33
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 1 0 50
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAHAN YILDIZOĞLU 643 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,875 244,610 17 98 176 194 5888

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 24 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 19,73 20,84 20,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,62 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,36 1,90 1,78

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,76 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,57 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 9,32 7,40 6,12

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 5,33 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 0,82 0,92

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 6,00 4,99 7,80

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,42 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,40 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,44 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,25 1,60 2,57

Toplam: 120 34 23 28,25 24 37,30 34,83 37,24

TYT Türkçe EbbbDCEBeccaaE     ABCECcCBCCE DABAcEDdb

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal c AcdABECD ed  deaA      

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik    C  C e    CCe                        

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen    e               A

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 3 2 25
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ METİN 897 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,638 244,610 12 88 156 174 5606

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 24 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 19,73 20,84 20,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,36 1,90 1,78

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,76 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,57 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,32 7,40 6,12

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 5,33 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 0,82 0,92

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 6,00 4,99 7,80

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,42 0,69 0,67

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,40 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,44 0,37 0,67

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 2,25 1,60 2,57

Toplam: 120 37 28 30,00 25 37,30 34,83 37,24

TYT Türkçe  DAcDCEBA D CEEB   Ad dCd BCb  aeBcEcad 

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal eCAEcABcCDEacCeCe Ad     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik   dC  C       CB   beC B                

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen Accea   c        b A

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 0 4 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 1 1 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 5 0 42
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 2 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE AKDAĞ 846 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,225 244,610 5 14 23 25 2588

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 24 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 19,73 20,84 20,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,36 1,90 1,78

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,76 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,57 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,32 7,40 6,12

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 5,33 4,18 6,88

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,67 0,82 0,92

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 6,00 4,99 7,80

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,42 0,69 0,67

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,40 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,44 0,37 0,67

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 2,25 1,60 2,57

Toplam: 120 53 10 50,50 42 37,30 34,83 37,24

TYT Türkçe EDAbDCEaA DBdE     ABCECBCBCbEADABAabDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BCAEBAd CDEeB  CCEAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik   CC        C    D    BB   b        a   

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen  D A       C      D 

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 3 0 25
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 1 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUFİSLAMMERCAN 285 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,188 244,610 9 38 61 65 3907

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 24 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 19 7,25 18 19,73 20,84 20,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,36 1,90 1,78

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,76 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,57 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 9,32 7,40 6,12

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 5,33 4,18 6,88

Geometri 10 5 0 5,00 50 0,67 0,82 0,92

TYT Matematik 40 13 8 11,00 28 6,00 4,99 7,80

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,42 0,69 0,67

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,40 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,44 0,37 0,67

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 2,25 1,60 2,57

Toplam: 120 49 36 40,00 33 37,30 34,83 37,24

TYT Türkçe EDAAcbEaAE BCbbac ade E c de abc  ea DBa

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BCAEBA E  EBBC eCEAb     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik CB C beC b    CBBD  c   bda c CB  B   AC

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen ADBACCE B Dac bEccee

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 4 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 5 2 42
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 1 50
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 1 1 33
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 2 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Katı Cisimler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücre 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN AYDIN 421 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,830 244,610 1 2 2 2 1043

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 24,54 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,82 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,61 1,90 1,78

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,29 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,71 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 7,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 6,79 4,18 6,88

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,30 0,82 0,92

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 7,09 4,99 7,80

Fizik 7 6 1 5,75 82 0,50 0,69 0,67

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,43 0,54 1,23

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,46 0,37 0,67

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 3,39 1,60 2,57

Toplam: 120 73 15 69,25 58 42,45 34,83 37,24

TYT Türkçe EB E ABCECBCBCCEADAcAEbDBCEDAcaCEBAcDeCE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal AEdBCbDAdEBCbEcAACCE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik C   D  CBB   b              CCE  Ca     

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen CbEADBAbCEADBB DACEB

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 3 0 25
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Katı Cisimler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU Ş 398 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,845 244,610 10 46 72 77 4149

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 2 27,50 69 24,54 20,84 20,76

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,82 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,61 1,90 1,78

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,29 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,71 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 7,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 6,79 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,30 0,82 0,92

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 7,09 4,99 7,80

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,50 0,69 0,67

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,43 0,54 1,23

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,46 0,37 0,67

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 3,39 1,60 2,57

Toplam: 120 44 18 39,50 33 42,45 34,83 37,24

TYT Türkçe      AB ECBCBCCE Dc AEEDBCEDAbDCEB E BCE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal           B  EeAA ed     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik C    ED ae eCC    C c C     bb          

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen       daebADBebDA b 

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 2 1 17
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 1 25
Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 2 0 67
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KILIÇ 422 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,775 244,610 8 40 63 67 3994

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,54 20,84 20,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,82 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,61 1,90 1,78

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,29 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,71 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 6,79 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,30 0,82 0,92

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 7,09 4,99 7,80

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,50 0,69 0,67

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,43 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,46 0,37 0,67

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 3,39 1,60 2,57

Toplam: 120 46 22 40,50 34 42,45 34,83 37,24

TYT Türkçe EBDEDedeECBCBCCEADAdAEEDBCEcAcaCEBAEbaaE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal cd BbCD  EeC  BAbaeE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik         BBC  C            c CC          

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen       d  b D Bb    c

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 1 1 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 1 1 8
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DEVELİ 430 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,850 244,610 6 24 35 37 3084

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 24,54 20,84 20,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,82 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,61 1,90 1,78

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,29 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,71 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 6,79 4,18 6,88

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,30 0,82 0,92

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 7,09 4,99 7,80

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,50 0,69 0,67

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,43 0,54 1,23

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,46 0,37 0,67

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 3,39 1,60 2,57

Toplam: 120 53 27 46,25 39 42,45 34,83 37,24

TYT Türkçe EcccDCEBAEaBaE d E AcbECBa CCEADABAEbDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BCAEBABECDEea dbeEAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik C  C  C      C         c A   aa         

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen dDcdCbbb B C ACbdbDA

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 3 0 25
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN AKAGÜNDÜZ 123 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,613 244,610 2 3 3 3 1148

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 24,54 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,82 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,61 1,90 1,78

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,29 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,71 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 6,79 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,30 0,82 0,92

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 7,09 4,99 7,80

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,50 0,69 0,67

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,43 0,54 1,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,46 0,37 0,67

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 3,39 1,60 2,57

Toplam: 120 72 17 67,75 56 42,45 34,83 37,24

TYT Türkçe  B E ABCECBCBCCEADA AEbDBCEDAcaCEBAEDBCE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal AEBeCaDA aBCCEcAACeE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik CB DD DCBBeeab BC CC bC ACDDCC          

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen  bEe       a  bDACEB

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 12 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 2 0
Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 1 0 33
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YEŞİLOĞLU 253 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,900 244,610 3 15 24 26 2637

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 24,54 20,84 20,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,82 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,61 1,90 1,78

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,29 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,71 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 6,79 4,18 6,88

Geometri 10 4 3 3,25 33 0,30 0,82 0,92

TYT Matematik 40 13 12 10,00 25 7,09 4,99 7,80

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,50 0,69 0,67

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,43 0,54 1,23

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,46 0,37 0,67

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 3,39 1,60 2,57

Toplam: 120 61 44 50,00 42 42,45 34,83 37,24

TYT Türkçe EdaEDeBbECBCBCCaADcdAEEDBdEDAbDCEdAEcBaE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal AEBBCCDccEBadEcAACed     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik e   DEa BBe ee  C  CcbCCd  a CEeA CBdc  

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen CeddDcbbaaADBebaAacB

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 1 1 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 3 3 25
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 2 1 67
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 1 0 50
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 1 0 50
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 2 1 67
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM EROL 93 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,990 244,610 5 20 31 33 2953

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 24,54 20,84 20,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,82 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,61 1,90 1,78

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,29 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,71 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 6,79 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,30 0,82 0,92

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 7,09 4,99 7,80

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,50 0,69 0,67

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,43 0,54 1,23

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,46 0,37 0,67

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 3,39 1,60 2,57

Toplam: 120 55 30 47,50 40 42,45 34,83 37,24

TYT Türkçe EedcDCEBAEcBCb  DE ABeECdCBCCEADAdAEEDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal deAEBb cebEBB  CeEAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik b CC  CC  cDCCC  a  D BB e C            

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen d  beb cdB  EbCbcbbA

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 5 3 42
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 1 25
Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 2 0 67
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA TOPAL 149 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,458 244,610 9 44 69 74 4111

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 24,54 20,84 20,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,82 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,61 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,29 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,71 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 7,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 6,79 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,30 0,82 0,92

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 7,09 4,99 7,80

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,50 0,69 0,67

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,43 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,46 0,37 0,67

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 3,39 1,60 2,57

Toplam: 120 45 22 39,50 33 42,45 34,83 37,24

TYT Türkçe EDAcDCEBAE  CE     eBCECBaBCCb DcBAabDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal Bb aa cECD      eEAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik C  Cc CC    CC                          

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen AccAe dDeBaC A d beA

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 4 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 1 0 33
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA CEYLAN 249 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,393 244,610 11 64 107 116 4841

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 24,54 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,82 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,61 1,90 1,78

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,29 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,71 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 6,79 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,30 0,82 0,92

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 7,09 4,99 7,80

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,50 0,69 0,67

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,43 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,46 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 3,39 1,60 2,57

Toplam: 120 41 23 35,25 29 42,45 34,83 37,24

TYT Türkçe      ABeECBCBCCbADbeAaEDBCED  cCEB EaBCE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal A  eCCDb EB bE dACeE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik C    ED ae e          C   D             

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen b d a d    bdeb A   

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 0 2 0
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 3 0 25
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 2 0 67
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA KOBAL 396 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,823 244,610 14 127 257 285 7240

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 7 13,25 33 24,54 20,84 20,76

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,82 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,61 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,29 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,71 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 0 1 -0,25 -1 7,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 6,79 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,30 0,82 0,92

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 7,09 4,99 7,80

Toplam: 120 17 9 14,75 12 42,45 34,83 37,24

TYT Türkçe ED cD bBAEe a  dD     ECa    EAcAB  ED  

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal   d                      

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik              C      D    c              

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 1 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 1 0 33
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE AYGÜNOĞLU 212 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,633 244,610 12 84 150 167 5525

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 5 23,75 59 24,54 20,84 20,76

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,82 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,61 1,90 1,78

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,29 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,71 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 7,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 6,79 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,30 0,82 0,92

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 7,09 4,99 7,80

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,50 0,69 0,67

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,43 0,54 1,23

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,46 0,37 0,67

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 3,39 1,60 2,57

Toplam: 120 36 20 31,00 26 42,45 34,83 37,24

TYT Türkçe Ebdcc EBAE cCE     ABCECB BCCE DABA EDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal c  b bc d   e  dCEAe     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik C  C  C b DbCee              d          

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen  a      B        DeA

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 5 3 42
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI ŞENTÜRK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,225 244,610 13 118 223 245 6696

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 24,54 20,84 20,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,82 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,61 1,90 1,78

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,29 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,71 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 7,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 6,79 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,30 0,82 0,92

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 7,09 4,99 7,80

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,50 0,69 0,67

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,43 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,46 0,37 0,67

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 3,39 1,60 2,57

Toplam: 120 29 31 21,25 18 42,45 34,83 37,24

TYT Türkçe  e  beB ECB  CCE DAdAdEDdCEeAcD bBA cca 

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal  bdBbb cc a   dAAdCE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik  e                CC ACb                

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen a d  cA dd   e eA  c

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 2 1 17
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET EROLAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,175 244,610 4 19 30 32 2902

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 24,54 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,82 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,61 1,90 1,78

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,29 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,71 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 7,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 6,79 4,18 6,88

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,30 0,82 0,92

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 7,09 4,99 7,80

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,50 0,69 0,67

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,43 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,46 0,37 0,67

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 3,39 1,60 2,57

Toplam: 120 54 25 47,75 40 42,45 34,83 37,24

TYT Türkçe E dcDCEBAEeBbE d E AB ECBCBC bADcBAaEDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BdAEBeBECDE e  CeEAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik C  CAACbb DadC      D Ba   C B       d  

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen eDcAC d de   A b   e

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 4 3 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 1 1 33
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 1 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ORUÇ 132 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,373 244,610 7 26 40 43 3441

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 24,54 20,84 20,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,82 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,61 1,90 1,78

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,29 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,71 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 7,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 12 15 8,25 28 6,79 4,18 6,88

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,30 0,82 0,92

TYT Matematik 40 12 16 8,00 20 7,09 4,99 7,80

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,50 0,69 0,67

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,43 0,54 1,23

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,46 0,37 0,67

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 3,39 1,60 2,57

Toplam: 120 55 44 44,00 37 42,45 34,83 37,24

TYT Türkçe bdaE ABCECBdeCdEADABbEEDBCEDAcDCEBAEaBCE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal dEacbeDbcEBC   AbCeE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik Cd DcEDCBBdedCaaCdCCdbe bC aeb    a     

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen eaace db a DBe  ACEc

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 6 5 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 2 25
Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 2 0 67
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 2 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücre 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULSAMET KARAKUŞ 171 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,745 244,610 17 85 151 168 5565

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 20 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 20,32 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,94 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,84 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,48 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,59 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 6,84 7,40 6,12

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 5,49 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,82 0,92

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 5,68 4,99 7,80

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,78 0,69 0,67

Kimya 7 4 0 4,00 57 1,12 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,45 0,37 0,67

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 2,35 1,60 2,57

Toplam: 120 35 19 30,25 25 35,19 34,83 37,24

TYT Türkçe dc cDCEBA  c b     bBabe CaCCEA bBAaEDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BCAcBb EC      CedAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik    C             D     B                

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen  e Ae  DBB  E    b A

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 2 0 17
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL BAYKAL 434 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,860 244,610 2 30 47 50 3560

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 20 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 20,32 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,94 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,84 1,90 1,78

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,48 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,59 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 6,84 7,40 6,12

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 5,49 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,82 0,92

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 5,68 4,99 7,80

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,78 0,69 0,67

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,12 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,45 0,37 0,67

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 2,35 1,60 2,57

Toplam: 120 49 24 43,00 36 35,19 34,83 37,24

TYT Türkçe EebcDCEeAEaBeEEB EceBeECBCBCCEADAeAaEaBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BCdEBb ECDE B  CeEAe     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik C  Cc e    aCCa      C    C             

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen AD dC  bdB       b  

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 4 3 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA DURĞUT 202 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,105 244,610 19 89 160 178 5640

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 20 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 4 26,00 65 20,32 20,84 20,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,94 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,84 1,90 1,78

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,48 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,59 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 6,84 7,40 6,12

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,78 0,69 0,67

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,12 0,54 1,23

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,45 0,37 0,67

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 2,35 1,60 2,57

Toplam: 120 34 15 30,25 25 35,19 34,83 37,24

TYT Türkçe       B ECBCB CEADABAaEDBCEDAcDCEBAEacC 

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal   deCdb c e    cA eE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Fen   b   A     Bd aA  B

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 0 2 0
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 1 0 100
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOUKAN SAKA 216 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,533 244,610 14 78 130 143 5196

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 20 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 20,32 20,84 20,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,94 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,84 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,48 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,59 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 6,84 7,40 6,12

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 5,49 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,82 0,92

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 5,68 4,99 7,80

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,78 0,69 0,67

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,12 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,45 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 2,35 1,60 2,57

Toplam: 120 38 21 32,75 27 35,19 34,83 37,24

TYT Türkçe      AeCcCaCBedEADABAEbDB EcbcDCEBcE  aE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal  EBBeC b b     dAaCE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik C        BCA C  C     C    aCC          

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen   b   d   c Bd      

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 4 1 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 0 50
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF 375 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,320 244,610 10 66 110 120 4889

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 20 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 20,32 20,84 20,76

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,94 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,84 1,90 1,78

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,48 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,59 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 6,84 7,40 6,12

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 5,49 4,18 6,88

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,19 0,82 0,92

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 5,68 4,99 7,80

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,78 0,69 0,67

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,12 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,45 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 2,35 1,60 2,57

Toplam: 120 40 20 35,00 29 35,19 34,83 37,24

TYT Türkçe EDAccCEaAE  CE d EcABdECcCBCCaADABAEEDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal B c   a bbEd   dCdAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik C            C       C B  aC         B  

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen  a d    a   E      e

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 2 0 17
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN KILIÇ 252 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,800 244,610 20 90 161 179 5656

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 20 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 20,32 20,84 20,76

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,94 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,84 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,48 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,59 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 6,84 7,40 6,12

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 5,49 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,82 0,92

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 5,68 4,99 7,80

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,78 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,12 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,45 0,37 0,67

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,35 1,60 2,57

Toplam: 120 34 17 29,75 25 35,19 34,83 37,24

TYT Türkçe      e CECdCBCCbAccdAEEaBCEDA cCEBd    c

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal   B dCD c      A  eE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik  d    DCB          C  C b   CC          

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen C  cDcA             

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 4 2 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 1 0 33
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN AYTEMÜR 245 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,895 244,610 13 74 123 134 5068

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 20 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 20,32 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,94 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,84 1,90 1,78

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,48 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,59 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 6,84 7,40 6,12

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 5,49 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,82 0,92

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 5,68 4,99 7,80

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,78 0,69 0,67

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,12 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,45 0,37 0,67

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 2,35 1,60 2,57

Toplam: 120 39 22 33,50 28 35,19 34,83 37,24

TYT Türkçe EbAccdEBA  Ba      ABebCBbBC aADABAaEDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BbAEBb E DE    CeEAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik     c   A    b         B                

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen  e AC dbBB b   b beA

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 1 0 8
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRAH 435 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,180 244,610 3 36 59 63 3838

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 20 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 20,32 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,94 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,84 1,90 1,78

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,48 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,59 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 6,84 7,40 6,12

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 5,49 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,82 0,92

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 5,68 4,99 7,80

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,78 0,69 0,67

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,12 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,45 0,37 0,67

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 2,35 1,60 2,57

Toplam: 120 48 27 41,25 34 35,19 34,83 37,24

TYT Türkçe EDAccCEBAEcceE dbEDABCECBCBCCaAbABbEEDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BecEdAcEaDEBa  CeEAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik CB d         CC        a   e B          

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen    ACCdce   b   cba 

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 2 1 17
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 1 25
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KARAASLAN 645 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,410 244,610 4 41 65 70 4012

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 20 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 20,32 20,84 20,76

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,94 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,84 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,48 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,59 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 6,84 7,40 6,12

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 5,49 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,82 0,92

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 5,68 4,99 7,80

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,78 0,69 0,67

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,12 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,45 0,37 0,67

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 2,35 1,60 2,57

Toplam: 120 43 11 40,25 34 35,19 34,83 37,24

TYT Türkçe      ABCECBCBCCEADABcEEDd EDccDCEBAE cbE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal A  BCCDb       A CeE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik    D     B         C                    

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen   a    a E DBBb A   

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 2 0 17
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKDENİZ KUYRUK 415 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,090 244,610 18 86 154 172 5587

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 20 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 20,32 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,94 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,84 1,90 1,78

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,48 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,59 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,84 7,40 6,12

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 5,49 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,82 0,92

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 5,68 4,99 7,80

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,78 0,69 0,67

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,12 0,54 1,23

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,45 0,37 0,67

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 2,35 1,60 2,57

Toplam: 120 39 36 30,00 25 35,19 34,83 37,24

TYT Türkçe EDAeDCEaeac aE     eBeECdCBCCaA cBbbbeBa

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal eCAEBbBECb de baeEdA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik C  C  CCc    CC                         

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen da AC aDBeadcA aeDDe

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 0 2 0
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 4 1 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 1 0 33
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKKI Ü 215 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,895 244,610 8 59 96 105 4768

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 20 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 20,32 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,94 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,84 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,48 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,59 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 6,84 7,40 6,12

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 5,49 4,18 6,88

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,19 0,82 0,92

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 5,68 4,99 7,80

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,78 0,69 0,67

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,12 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,45 0,37 0,67

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 2,35 1,60 2,57

Toplam: 120 40 18 35,50 30 35,19 34,83 37,24

TYT Türkçe EedbDCEd b  C      ABCECBeBCCcADABAaEadC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BadEa  E D     Ce AA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik C CC  C   D CC B       e             B  

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen    A ac B         bA

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 6 0 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN MERT MERCİMEK 571 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,673 244,610 12 72 120 130 5030

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 20 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 7 17,25 43 20,32 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,94 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,84 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,48 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,59 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 6,84 7,40 6,12

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 5,49 4,18 6,88

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,19 0,82 0,92

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 5,68 4,99 7,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,78 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,12 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,45 0,37 0,67

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,35 1,60 2,57

Toplam: 120 37 13 33,75 28 35,19 34,83 37,24

TYT Türkçe      ABC CBeB CcAD BAaEadCEed DCEBA     

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal dE BaaDABE     AACe      

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik  B          C   C  C  C A D Cb B        

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen                b    

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 7 0 58
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÇAKICI 437 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,460 244,610 1 28 42 45 3481

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 20 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 20,32 20,84 20,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,94 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,84 1,90 1,78

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,48 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,59 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,84 7,40 6,12

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 5,49 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,82 0,92

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 5,68 4,99 7,80

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,78 0,69 0,67

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,12 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,45 0,37 0,67

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 2,35 1,60 2,57

Toplam: 120 49 21 43,75 36 35,19 34,83 37,24

TYT Türkçe  BDE ABCEC CBCCaADAaAEEDBCEDbcDCEBAE caE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal dEdc CDAc     BAA eE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik       c  BCA C     C  C A   Cb          

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen a E a d  EdbBc ae   

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 4 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 0 50
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA FURKAN 140 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,375 244,610 5 50 81 88 4397

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 20 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 20,32 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,94 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,84 1,90 1,78

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,48 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,59 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 6,84 7,40 6,12

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 5,49 4,18 6,88

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,19 0,82 0,92

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 5,68 4,99 7,80

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,78 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,12 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,45 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 2,35 1,60 2,57

Toplam: 120 42 18 37,50 31 35,19 34,83 37,24

TYT Türkçe EDAceCEBA bBad     eBebCBbBCCaADA       

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BbAEBbBECDE    CeEAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik C  C  C e D CbCB       BC C          B  

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen    dC b          b  

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 7 1 58
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAİM FURKAN BAYRAM 436 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,138 244,610 6 51 85 93 4540

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 20 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 20,32 20,84 20,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,94 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,84 1,90 1,78

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,48 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,59 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 6,84 7,40 6,12

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 5,49 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,82 0,92

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 5,68 4,99 7,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,78 0,69 0,67

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,12 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,45 0,37 0,67

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 2,35 1,60 2,57

Toplam: 120 41 16 37,00 31 35,19 34,83 37,24

TYT Türkçe      cdeECBCBCCcADABAaEDBCEDccDCEBA     

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal AEceCCD   c    AAded     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik Ce D   C    C         d  aDDC           

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen          E  BB  A   

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 6 3 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN MERT DOĞAN 278 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,715 244,610 9 60 98 107 4779

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 20 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 20,32 20,84 20,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,94 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,84 1,90 1,78

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,48 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,59 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 6,84 7,40 6,12

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 5,49 4,18 6,88

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,19 0,82 0,92

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 5,68 4,99 7,80

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,78 0,69 0,67

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,12 0,54 1,23

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,45 0,37 0,67

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 2,35 1,60 2,57

Toplam: 120 44 35 35,25 29 35,19 34,83 37,24

TYT Türkçe EbceDCbBAEbBCa     ABCECabcdaaAbABAabDBa

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal ebbEee ECbEda  CedAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik C  C  C    DeCC  D   CBB   C         e  

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen dc deC eBBa  ACa  DA

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 7 1 58
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 1 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA 208 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,405 244,610 16 82 146 163 5444

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 20 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 20,32 20,84 20,76

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,94 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,84 1,90 1,78

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,48 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,59 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 6,84 7,40 6,12

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 5,49 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,82 0,92

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 5,68 4,99 7,80

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,78 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,12 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,45 0,37 0,67

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 2,35 1,60 2,57

Toplam: 120 35 14 31,50 26 35,19 34,83 37,24

TYT Türkçe      eBCECBCBCCEA AecaEDdCEeAccCEdAEcBCE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal      d A Ea    AACeE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik          B      C  C                    

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen     e A         A   

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 2 0 17
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM TOKAY 207 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,035 244,610 7 54 88 97 4609

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 20 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 20,32 20,84 20,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,94 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,84 1,90 1,78

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,48 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,59 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 6,84 7,40 6,12

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 5,49 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,82 0,92

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 5,68 4,99 7,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,78 0,69 0,67

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,12 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,45 0,37 0,67

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 2,35 1,60 2,57

Toplam: 120 43 24 37,00 31 35,19 34,83 37,24

TYT Türkçe EDccDCEBAEaBCE   E AdeECaCBCCEADABAEEDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal Ba ddc daDEB  CCeEAd     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik         A  a bC B                       

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen        baB dc  dcbbA

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 2 1 17
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT ASAF GAZİ 303 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,168 244,610 11 69 114 124 4953

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 20 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 9 17,75 44 20,32 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,94 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,84 1,90 1,78

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,48 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,59 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 6,84 7,40 6,12

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 5,49 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,82 0,92

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 5,68 4,99 7,80

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,78 0,69 0,67

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,12 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,45 0,37 0,67

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 2,35 1,60 2,57

Toplam: 120 39 19 34,25 29 35,19 34,83 37,24

TYT Türkçe EcAccCEaA  eCd      deECBaBCCE DABA EDB 

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal B dEabBEC c B  CeEAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik    C  Ce  D  C B D     B                

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen  e ACd   e       b  

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 5 0 42
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ERBAY 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,560 244,610 15 79 133 146 5249

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 20 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 20,32 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,94 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,84 1,90 1,78

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,48 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,59 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,84 7,40 6,12

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 5,49 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,82 0,92

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 5,68 4,99 7,80

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,78 0,69 0,67

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,12 0,54 1,23

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,45 0,37 0,67

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 2,35 1,60 2,57

Toplam: 120 41 35 32,25 27 35,19 34,83 37,24

TYT Türkçe      ABeECBCBCCaA cBbbbeBaEeAcDCEdAac aE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal AEBeCCbbBEe b ddAaeE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik b               C  C  CCd D  C          

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen C aba AadcADBeDDe ae

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 0 2 0
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 4 2 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 1 0 33
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CAN ŞAHİN 997 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,795 244,610 13 121 231 253 6754

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 14 8,50 21 23,34 20,84 20,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,30 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,00 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 1,61 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 7,30 7,40 6,12

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 3,93 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 3,93 4,99 7,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,20 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,02 0,37 0,67

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,21 1,60 2,57

Toplam: 120 27 26 20,50 17 34,79 34,83 37,24

TYT Türkçe Eb ecCdBbEeBaa     AdbECd   da    AEa BC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal eCAdBcBaCD     d acc     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik b  C  C A D C Cd D  cC    C             

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen                    d

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 1 20
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 8 2 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN HATUN 167 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,400 244,610 11 113 206 228 6395

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 23,34 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,39 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,30 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,00 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,61 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 7,30 7,40 6,12

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 3,93 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 3,93 4,99 7,80

Toplam: 120 29 20 24,00 20 34,79 34,83 37,24

TYT Türkçe EbA DCEa   aCb  DE A bdCaeBCbbADABAbEeB 

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal eddEBcBaCD     CedAe     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik   C   C       C                         

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 2 0 17
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT SAKA 307 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,428 244,610 12 116 215 237 6596

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 23,34 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,39 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,30 1,90 1,78

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,00 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,61 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 7,30 7,40 6,12

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,00 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,20 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,37 0,67

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,21 1,60 2,57

Toplam: 120 28 22 22,50 19 34,79 34,83 37,24

TYT Türkçe Ecb aCEdeE BCa    bABeECBCBCCacDABA bDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal dbdEB  ECDc B  eebcb     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Fen    e  b             

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 0 2 0
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA ORHAN 344 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,620 244,610 9 77 127 139 5145

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 6 21,50 54 23,34 20,84 20,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,39 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,30 1,90 1,78

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,00 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,61 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,30 7,40 6,12

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 3,93 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 3,93 4,99 7,80

Toplam: 120 37 15 33,25 28 34,79 34,83 37,24

TYT Türkçe E   DCEB E cCa     AdCECBCBCCEADAeAaEDd 

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BddddAB CDE Beb eEAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik   CC        C dB          b             

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 1 1 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 3 1 25
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFSU SABIRLI 218 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,970 244,610 5 43 67 72 4038

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 23,34 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,39 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,30 1,90 1,78

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,00 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,61 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 7,30 7,40 6,12

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 3,93 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 3,93 4,99 7,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,69 0,67

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,20 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,37 0,67

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,21 1,60 2,57

Toplam: 120 43 11 40,25 34 34,79 34,83 37,24

TYT Türkçe ED AaCEBAE BCE  DE ABeECeCBCCEADcdAEbDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BCAE Ac CDE    CeEA      

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik C  C          C  c     e                

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen        a            

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 3 1 25
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ORUÇ 170 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,125 244,610 2 17 27 29 2706

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 23,34 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,39 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,30 1,90 1,78

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,00 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,61 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,30 7,40 6,12

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 3,93 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 3,93 4,99 7,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,69 0,67

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,20 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,21 1,60 2,57

Toplam: 120 53 13 49,75 41 34,79 34,83 37,24

TYT Türkçe EbAADCEBcE cCE B EDABCECBCBCCEADABAEbDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal Be EdA ECDEBcebCeEAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik   CC  C    aCCdB       B  b             

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen         B           

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 0 2 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 4 2 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HANİFE SAĞUT 72 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,988 244,610 1 9 12 12 2314

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 23,34 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,30 1,90 1,78

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,00 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,61 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 7,30 7,40 6,12

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 3,93 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 3,93 4,99 7,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,69 0,67

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,20 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,21 1,60 2,57

Toplam: 120 56 11 53,25 44 34,79 34,83 37,24

TYT Türkçe EDAcaCEBAEcBCE  DE ABCECBCBCCaADAd EEDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BCdEBb  CDEB eCCeEAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik C  C  Ce   a CC  D   C B ACC            

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen         B           

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 6 1 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 0 50
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA ŞAHİN 999 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,583 244,610 6 47 74 79 4161

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 23,34 20,84 20,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,30 1,90 1,78

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,00 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,61 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 7,30 7,40 6,12

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 3,93 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 3,93 4,99 7,80

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,20 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,02 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,21 1,60 2,57

Toplam: 120 44 18 39,50 33 34,79 34,83 37,24

TYT Türkçe EDAcDCE AEcBaE BDEDAB ECBC CCbA ABAEEDdC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BeAE ec eb BB bde AA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik C     C e    bae   E  BBC               

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen    d               A

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 2 3 17
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 1 0 33
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ÜLKER 322 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,185 244,610 8 63 104 113 4805

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 23,34 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,39 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,30 1,90 1,78

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,00 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,61 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 7,30 7,40 6,12

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 3,93 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 3,93 4,99 7,80

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,20 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,37 0,67

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,21 1,60 2,57

Toplam: 120 39 13 35,75 30 34,79 34,83 37,24

TYT Türkçe    EDABCECB  CCbADABAEEDBCEDAcDCE AEcBaE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal AcB eeDe  B    AbdeE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik      E   BC                  b          

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen       d             

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 1 0 33
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR ARDA TOKDEMİR 145 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,060 244,610 4 32 49 52 3606

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 23,34 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,30 1,90 1,78

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,00 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,61 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,30 7,40 6,12

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 3,93 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 3,93 4,99 7,80

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,00 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,20 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,02 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,21 1,60 2,57

Toplam: 120 48 21 42,75 36 34,79 34,83 37,24

TYT Türkçe  B  DdBaECBCBCCaADAacEbDdCEDAcDCEBdE cCE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal AEdBCCDbcae  E AACeE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik Cd D  cCB   C   C  C  C A   C           

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen C  d  d         d   

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 8 1 67
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİDA ERYI MAZ 356 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,435 244,610 10 102 187 206 6040

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 23,34 20,84 20,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,30 1,90 1,78

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,00 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,61 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 7,30 7,40 6,12

Toplam: 120 32 19 27,25 23 34,79 34,83 37,24

TYT Türkçe EbAccCEaAEaBaE B bDAB ECdbBCCaADAeAEbDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BbAdBb EC b    daEAe     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUREYNA CEREN 263 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,985 244,610 3 29 44 47 3511

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 23,34 20,84 20,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,30 1,90 1,78

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,00 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,61 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,30 7,40 6,12

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 3,93 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 3,93 4,99 7,80

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,00 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,20 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,21 1,60 2,57

Toplam: 120 47 13 43,75 36 34,79 34,83 37,24

TYT Türkçe   DE AdCECBCBCCEADAdAEbDBCEDAADCEBAEcBCE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal dEdBCaDABEBebE AACed     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik C                                       

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen  b  D d             

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 1 1 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 1 0 8
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR BAYRAM 214 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,078 244,610 14 125 243 268 6984

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 9 11,75 29 23,34 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,30 1,90 1,78

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,00 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,61 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 7,30 7,40 6,12

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 3,93 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 3,93 4,99 7,80

Toplam: 120 22 17 17,75 15 34,79 34,83 37,24

TYT Türkçe    E c  aCB B CaA Ac abDB Eb  D  deE BC 

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal AEBBbaDb EB    dbdeb     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik C                                       

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 0 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 0 2 0
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 1 0 8
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA AHISKALI 219 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,733 244,610 7 55 89 98 4621

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 14 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 23,34 20,84 20,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,30 1,90 1,78

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,00 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,61 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 7,30 7,40 6,12

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 3,93 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 3,93 4,99 7,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,69 0,67

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,20 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,02 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,21 1,60 2,57

Toplam: 120 40 13 36,75 31 34,79 34,83 37,24

TYT Türkçe EbAeDCEd E BaE B E eB ECBaBCCbADABAEEDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BeAEdAB CD  B   edAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik   CC                   e                

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen         B        b  

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 1 0 8
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ÇEVİK 654 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,150 244,610 8 42 66 71 4028

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 18 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 22,57 20,84 20,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,96 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,79 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,99 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,90 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 9,64 7,40 6,12

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 3,60 4,18 6,88

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,71 0,82 0,92

TYT Matematik 40 10 0 10,00 25 5,31 4,99 7,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,68 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,36 0,54 1,23

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,60 0,37 0,67

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,64 1,60 2,57

Toplam: 120 44 16 40,00 33 39,15 34,83 37,24

TYT Türkçe d  d ABbECcecCCEAcAeAEEDdCEDAcDCEBAE cCb

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal dcBBCC   E     AbCeE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik C        B A C     C  C      CEB  C     

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen                 A E 

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 3 0 25
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 0 50
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 1 0 50
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE TOPC 440 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,113 244,610 2 6 7 7 1836

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 18 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 22,57 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,96 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 1,90 1,78

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,99 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,90 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,64 7,40 6,12

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 3,60 4,18 6,88

Geometri 10 10 0 10,00 100 1,71 0,82 0,92

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 5,31 4,99 7,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,68 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,36 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,60 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,64 1,60 2,57

Toplam: 120 63 20 58,00 48 39,15 34,83 37,24

TYT Türkçe ddcEDABeECeCBbCaADABAEEDBCEDAdDCEcdEcBab

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal AEBBeCDAcEB bEBAACeE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik C     e  B ACC  d CC  C e   CCEBACCBEABE

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen                 A   

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 4 2 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 0 50
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 2 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN DEMİRBAŞ 131 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,928 244,610 5 22 33 35 3041

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 18 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 22,57 20,84 20,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,96 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 1,90 1,78

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,99 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,90 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,64 7,40 6,12

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 3,60 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,71 0,82 0,92

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 5,31 4,99 7,80

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,68 0,69 0,67

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,36 0,54 1,23

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,60 0,37 0,67

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 1,64 1,60 2,57

Toplam: 120 51 17 46,75 39 39,15 34,83 37,24

TYT Türkçe EDAcbCEBAED C EBD Db CE BdB CEA AB EbDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BCAEBABECbcBBCaCCEAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik    d  C  bD a ed e   C       B          

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen    d C   e a     D A

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 0 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 3 6 25
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM KANAT 590 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,138 244,610 12 58 95 104 4757

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 18 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 22,57 20,84 20,76

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,96 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,79 1,90 1,78

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,99 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,90 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,64 7,40 6,12

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 3,60 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,71 0,82 0,92

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 5,31 4,99 7,80

Toplam: 120 39 13 35,75 30 39,15 34,83 37,24

TYT Türkçe EcA aCEBAE c a d E ABCEC CBCeEADABcEbaBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal B AE ABECDEB   CedAb     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik e CC        C                           

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 2 1 17
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ AĞIN 394 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,753 244,610 17 105 194 215 6122

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 18 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 22,57 20,84 20,76

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,96 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 1,90 1,78

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,99 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,90 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 9,64 7,40 6,12

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,68 0,69 0,67

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,36 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,60 0,37 0,67

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,64 1,60 2,57

Toplam: 120 30 13 26,75 22 39,15 34,83 37,24

TYT Türkçe Ee  eCEBA  Bad   E AeCECBCBCCEADbBAEEDdC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal      ABEa  d   aeEAc     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Fen             b       

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH ŞAHİN 432 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,115 244,610 11 53 87 95 4542

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 18 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 22,57 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,96 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 1,90 1,78

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,99 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,90 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,64 7,40 6,12

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 3,60 4,18 6,88

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,71 0,82 0,92

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 5,31 4,99 7,80

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,68 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,36 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,60 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,64 1,60 2,57

Toplam: 120 41 16 37,00 31 39,15 34,83 37,24

TYT Türkçe cDAdDCbBeE BaE d   A eECBCBCCbAD BAcEDdC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal B dEaABbCDE    CeEAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik C  C  C e    b   D        C          B  

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen  D                  

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 0 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 4 1 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLAY KÖKSALAN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,418 244,610 15 93 169 187 5823

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 18 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 5 18,75 47 22,57 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,96 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,99 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,90 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 9,64 7,40 6,12

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 3,60 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,71 0,82 0,92

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 5,31 4,99 7,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,68 0,69 0,67

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,36 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,60 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,64 1,60 2,57

Toplam: 120 31 9 28,75 24 39,15 34,83 37,24

TYT Türkçe      Ae EC C CCaAD B EEDdCEcA DCEB   aC 

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal AEBB a ABE     A deE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik                   C                     

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen          b D        

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 1 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMİT ÇALIŞKAN 286 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,840 244,610 3 11 15 15 2348

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 18 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 22,57 20,84 20,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,96 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,79 1,90 1,78

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,99 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,90 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 9,64 7,40 6,12

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 3,60 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,71 0,82 0,92

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 5,31 4,99 7,80

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,68 0,69 0,67

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,36 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,60 0,37 0,67

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 1,64 1,60 2,57

Toplam: 120 57 17 52,75 44 39,15 34,83 37,24

TYT Türkçe EDAcDCdBAEDaCEEaDEDcBCdCBCBdCdbDABAEEDaC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BCAEBABECDEcBCCCCdAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik    d  C A b C CB D   e       a          

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen       E    C      eA

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 6 3 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KASIM 260 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,065 244,610 7 31 48 51 3605

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 18 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 22,57 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,96 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,79 1,90 1,78

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,99 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,90 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,64 7,40 6,12

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 3,60 4,18 6,88

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,71 0,82 0,92

TYT Matematik 40 13 0 13,00 33 5,31 4,99 7,80

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,68 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,36 0,54 1,23

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,60 0,37 0,67

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 1,64 1,60 2,57

Toplam: 120 47 18 42,50 35 39,15 34,83 37,24

TYT Türkçe ccAAD EB E Ba    E ece CBdBCCEAcAeAEEDdC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BdAaabeECD Be CCeEAe     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik    C  C      CC        B A C  CBEA  EB  

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen    A           E   A

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 3 0 25
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 0 50
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 1 0 50
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 2 0 67
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA DURSUN 209 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,110 244,610 4 21 32 34 3030

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 18 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 22,57 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,96 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,79 1,90 1,78

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,99 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,90 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,64 7,40 6,12

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 3,60 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,71 0,82 0,92

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 5,31 4,99 7,80

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,68 0,69 0,67

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,36 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,60 0,37 0,67

TYT Fen 20 6 0 6,00 30 1,64 1,60 2,57

Toplam: 120 49 9 46,75 39 39,15 34,83 37,24

TYT Türkçe EBDE ABCECcCBCCbADAaAEbD C DA DCbaA   CE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal AEBcC a   BCa BAACC      

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik  B D     B  C             D             

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen  C A  A  E  B   A   

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 3 0 25
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA KURT 183 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,470 244,610 13 61 102 111 4792

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 18 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 22,57 20,84 20,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,96 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,79 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,99 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,90 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 9,64 7,40 6,12

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 3,60 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,71 0,82 0,92

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 5,31 4,99 7,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,68 0,69 0,67

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,36 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,60 0,37 0,67

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,64 1,60 2,57

Toplam: 120 38 9 35,75 30 39,15 34,83 37,24

TYT Türkçe  B EcABeECBCBCCEAD  AEEDBCEDAcDCEe EcBaE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal AE Be  b       AA eE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik                             C           

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen             BB      

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 1 0 8
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL HAKKI SAKA 361 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,833 244,610 6 25 37 39 3222

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 18 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 22,57 20,84 20,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,96 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 1,90 1,78

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,99 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,90 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,64 7,40 6,12

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 3,60 4,18 6,88

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,71 0,82 0,92

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 5,31 4,99 7,80

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,68 0,69 0,67

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,36 0,54 1,23

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,60 0,37 0,67

TYT Fen 20 5 0 5,00 25 1,64 1,60 2,57

Toplam: 120 48 11 45,25 38 39,15 34,83 37,24

TYT Türkçe EBcE AdCECBCBdC ADABd  D  EDAbcCEBb DBC 

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal AEBBCCeABE e  cAACCE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik C                  C      D     A     c 

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen     D A     B D A   

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 3 0 25
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 1 0 33
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI KIZILASLAN 702 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,678 244,610 1 4 5 5 1475

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 18 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 22,57 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,96 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 1,90 1,78

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,99 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,90 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,64 7,40 6,12

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 3,60 4,18 6,88

Geometri 10 10 0 10,00 100 1,71 0,82 0,92

TYT Matematik 40 18 0 18,00 45 5,31 4,99 7,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,68 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,36 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,60 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,64 1,60 2,57

Toplam: 120 65 9 62,75 52 39,15 34,83 37,24

TYT Türkçe EDAdDCEdAE BaE B EDABeEC CBCCaADABAEEDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BeAEBAcECDEBB bCeEAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik   CC  C     C C        B A C  CBEABEEBAC

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen                    A

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 4 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 0 50
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 2 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHMAN HELVACI 346 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,680 244,610 18 132 279 313 7893

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 18 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 20 3,00 8 22,57 20,84 20,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,96 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,79 1,90 1,78

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,99 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,90 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 9,64 7,40 6,12

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 3,60 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,71 0,82 0,92

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 5,31 4,99 7,80

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,68 0,69 0,67

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,36 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,60 0,37 0,67

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,64 1,60 2,57

Toplam: 120 14 36 5,00 4 39,15 34,83 37,24

TYT Türkçe   D b  eaddbcCecADeBebbeddEbcdD  B    a 

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal dEdabCeABbc    cAdeE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik       c                 e    b          

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen       b     d   e   

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 0 2 0
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET DOGAN 325 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,395 244,610 14 71 118 128 4989

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 18 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 22,57 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,96 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,79 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,99 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,90 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 9,64 7,40 6,12

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 3,60 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,71 0,82 0,92

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 5,31 4,99 7,80

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,68 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,36 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,60 0,37 0,67

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,64 1,60 2,57

Toplam: 120 38 15 34,25 29 39,15 34,83 37,24

TYT Türkçe EeAdDCEBA aBaE     ABCECdCBCCaAcABAEEDdC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal  CdEac EC      CeEA      

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik d CC  e    a C                          

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen    AC               

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 1 3 8
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TURGUT KABAN 310 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,378 244,610 9 45 70 75 4117

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 18 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 22,57 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,96 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,79 1,90 1,78

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,99 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,90 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,64 7,40 6,12

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 3,60 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,71 0,82 0,92

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 5,31 4,99 7,80

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,68 0,69 0,67

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,36 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,60 0,37 0,67

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 1,64 1,60 2,57

Toplam: 120 43 14 39,50 33 39,15 34,83 37,24

TYT Türkçe EbAcD EBeE  aE a    BeECBeBCCEADABAEEDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BCAE ABEb  Be  CeEAc     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik C CC       aCb                          

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen A     E B          b

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 3 1 25
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT KAYMAK 350 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,053 244,610 16 94 171 189 5840

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 18 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 22,57 20,84 20,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,96 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,79 1,90 1,78

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,99 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,90 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,64 7,40 6,12

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 3,60 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,71 0,82 0,92

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 5,31 4,99 7,80

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,68 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,36 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,60 0,37 0,67

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,64 1,60 2,57

Toplam: 120 35 25 28,75 24 39,15 34,83 37,24

TYT Türkçe EDAADCbBAEDBCEadabecBCdadCedCEADcBAEEcdC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BacEBeBbdD a   CeEAe     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik    d      D            B                

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen    d                

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 1 1 8
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASER YUSUF YTP 343 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,600 244,610 10 49 79 86 4327

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 18 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 22,57 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,96 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,79 1,90 1,78

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,99 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,90 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,64 7,40 6,12

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 3,60 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,71 0,82 0,92

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 5,31 4,99 7,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,68 0,69 0,67

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,36 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,60 0,37 0,67

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,64 1,60 2,57

Toplam: 120 43 18 38,50 32 39,15 34,83 37,24

TYT Türkçe EBDEDeBCECaCBCCEA ABAaEDdCED ccCEBAEeeCE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal AE BCCDbBEebb eAAaeE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik          B         C                    

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen             a   c  e

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 0 2 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 1 0 8
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA EREN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,223 244,610 6 117 218 240 6628

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 7 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 3 11,25 28 18,93 20,84 20,76

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,39 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,43 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,07 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,54 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 1 0,75 4 5,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 2,61 4,18 6,88

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,86 0,82 0,92

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 5,46 4,99 7,80

Toplam: 120 23 5 21,75 18 29,68 34,83 37,24

TYT Türkçe    E ABeEC eBCC ADA       Ec            

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal        b E               

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik                              bEBACCBEABE

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 2 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR ÖZER 224 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,043 244,610 5 100 180 199 5966

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 7 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 18,93 20,84 20,76

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,39 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,43 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,07 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,54 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 5,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 2,61 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,86 0,82 0,92

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 5,46 4,99 7,80

Toplam: 120 31 13 27,75 23 29,68 34,83 37,24

TYT Türkçe    EDAeeECdCBCCEAcAeAEEDBdEe cD EBdEceCE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal     CCD        dA eE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik                   C          C          

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 0 2 0
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAHİN ALTUN 247 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,810 244,610 3 87 155 173 5599

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 7 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 18,93 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,39 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,43 1,90 1,78

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,07 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,54 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 5,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 2,61 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,86 0,82 0,92

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 5,46 4,99 7,80

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,07 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,07 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 -0,14 1,60 2,57

Toplam: 120 38 31 30,25 25 29,68 34,83 37,24

TYT Türkçe dedccdEBAEDcab   EcABCECcCBCCEAbAdAaEDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal eCddBdc CD dB  CeEA      

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik  dCC b    cabC         B A C            

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen    ddCc          b d

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 1 3 8
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 1 50
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜLLÜ 70 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,933 244,610 4 97 174 192 5846

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 7 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 18,93 20,84 20,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,39 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,43 1,90 1,78

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,07 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,54 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 5,43 7,40 6,12

Toplam: 120 33 17 28,75 24 29,68 34,83 37,24

TYT Türkçe EDAceCEBA cBa   DEceBCECdCBCCbAcABAdEbBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BbAEc    acBB  CeEAb     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALİP YILMAZ 210 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,223 244,610 1 8 10 10 2028

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 7 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 18,93 20,84 20,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,39 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,43 1,90 1,78

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,07 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,54 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 5,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 2,61 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,86 0,82 0,92

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 5,46 4,99 7,80

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,07 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,07 0,37 0,67

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 -0,14 1,60 2,57

Toplam: 120 59 12 56,00 47 29,68 34,83 37,24

TYT Türkçe EDAADCEB EDBCEEBDED   ECBCBCCEADAecdbDBe

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BCAEBABECDEBBCCCCEcd     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik CBCCAACCAeDb                            

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen cba                 

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 5 2 42
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 1 0 33
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YILMAZ 404 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,220 244,610 2 75 125 136 5102

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 7 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 18,93 20,84 20,76

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,39 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,43 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,07 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,54 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 5,43 7,40 6,12

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,61 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,86 0,82 0,92

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 5,46 4,99 7,80

Toplam: 120 36 9 33,75 28 29,68 34,83 37,24

TYT Türkçe EeAcDCEBAEcaa  B E ABCECBCBCCEADABAEEDBa

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal         C       eEdA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik   C         aCC                         

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 0 2 0
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 1 1 8
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TEMEL OTTOMAN 211 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,690 244,610 7 131 270 301 7544

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 7 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 2,61 4,18 6,88

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,86 0,82 0,92

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 5,46 4,99 7,80

Toplam: 120 10 2 9,50 8 29,68 34,83 37,24

TYT Matematik a                            bEBACCBEABE

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE
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MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 2 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Üçgenin Alanı 1 1 0 100
Özel Dörtgenler 3 3 0 100
Katı Cisimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERVİŞ ABİK 589 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,195 244,610 4 37 60 64 3905

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 11 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 25,36 20,84 20,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,91 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,91 1,90 1,78

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,82 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,55 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,18 7,40 6,12

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 3,07 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 3,07 4,99 7,80

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,02 0,69 0,67

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,02 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,05 0,37 0,67

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 -0,05 1,60 2,57

Toplam: 120 46 20 41,00 34 35,57 34,83 37,24

TYT Türkçe EDAcDCEBAEcBaE B d ABeECBaBC EA ABAEEDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BbdEBAcaCDEdB CeeEAd     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik    C  C c DDC C                         

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen  a d    c         be

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 6 1 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN İBİŞ 259 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,608 244,610 3 34 55 59 3764

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 11 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 25,36 20,84 20,76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,91 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,91 1,90 1,78

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,82 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,55 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 7,18 7,40 6,12

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 3,07 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 3,07 4,99 7,80

Toplam: 120 44 9 41,75 35 35,57 34,83 37,24

TYT Türkçe EDA  CEBAE BCE B E ABe* daBCCEADABAEEDdC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BCAEBA   D  B  CeEAd     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik b  C c     DCCC                         

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 4 1 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN KAYMAK 355 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,075 244,610 2 27 41 44 3456

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 11 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 25,36 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,91 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,91 1,90 1,78

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,82 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,55 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,18 7,40 6,12

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 3,07 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 3,07 4,99 7,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,02 0,54 1,23

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 -0,05 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 -0,05 1,60 2,57

Toplam: 120 47 12 44,00 37 35,57 34,83 37,24

TYT Türkçe  B EDeBeECBCBCCbADABAEEDBCEDAccCEBdE BCE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal bbBBbCDA EB  EeAACeE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik C       B                   C           

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen                 A  c

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 2 0 17
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR TİRYAKİ 401 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,833 244,610 11 111 204 226 6377

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 11 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 25,36 20,84 20,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,91 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,91 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,82 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,55 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,18 7,40 6,12

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,02 0,69 0,67

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,02 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,05 0,37 0,67

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 -0,05 1,60 2,57

Toplam: 120 30 23 24,25 20 35,57 34,83 37,24

TYT Türkçe   aE cBCECabBCCEAeAeeEdDdCEcAcDdEBAEcBab

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal ec  CCDcBE     AcCeE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Fen       d     d  c    

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR KOÇ 662 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,158 244,610 9 101 185 204 6016

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 11 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 25,36 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,91 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,91 1,90 1,78

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,82 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 2,55 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 7,18 7,40 6,12

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 3,07 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 3,07 4,99 7,80

Toplam: 120 33 22 27,50 23 35,57 34,83 37,24

TYT Türkçe    b ABCECBaBCCbADAeAEEDBaEDdccCEBcEcBaE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal AEcdb     B  Ec bded     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik C               b  C  C c   Cb          

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 4 2 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHLİKA KIRDAN 646 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,448 244,610 1 23 34 36 3065

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 11 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,36 20,84 20,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,91 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,91 1,90 1,78

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,82 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,55 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 7,18 7,40 6,12

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 3,07 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 3,07 4,99 7,80

Toplam: 120 50 13 46,75 39 35,57 34,83 37,24

TYT Türkçe dBDEbABCECcCBCCaAaAecEEDBCEDAcDCEBAEcBCE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal A aeCCDA EB  EBAACeE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik C  D c      CC  C            C          

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 3 0 25
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM MELEKOĞLU 223 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,103 244,610 5 56 92 101 4703

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 11 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 3 26,25 66 25,36 20,84 20,76

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,91 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,91 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,82 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,55 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 7,18 7,40 6,12

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 3,07 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 3,07 4,99 7,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,69 0,67

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,02 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 -0,05 1,60 2,57

Toplam: 120 37 3 36,25 30 35,57 34,83 37,24

TYT Türkçe  B   dBCECBeBCCEAbA AEEDBCEDA DCE  E  CE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal AEBB           A CCE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik                   C                     

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE

TYT Fen             B       

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED EMİN SEYHAN 293 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,125 244,610 7 68 112 122 4899

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 11 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,36 20,84 20,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,91 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,91 1,90 1,78

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,82 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,55 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 7,18 7,40 6,12

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 3,07 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 3,07 4,99 7,80

Toplam: 120 40 20 35,00 29 35,57 34,83 37,24

TYT Türkçe dBbEbbBbECBCBCCaADAeAEEDBCEDAccCEBAEcBCE

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal ddd CaDbcc   a AbCeE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Matematik C  D        C   C            C          

Cevap Anahtarı B CBBDDEDCBBCACCDBCBCCAACCACDDCCEBACCBEABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 3 0 25
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNEVVER TERZİ 362 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,283 244,610 6 62 103 112 4799

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 11 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 25,36 20,84 20,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,91 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,91 1,90 1,78

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,82 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,55 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,18 7,40 6,12

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 3,07 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 3,07 4,99 7,80

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,69 0,67

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,02 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 0,37 0,67

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,05 1,60 2,57

Toplam: 120 39 13 35,75 30 35,57 34,83 37,24

TYT Türkçe EDAcDCEBAEcB b BaEDABeECcCBCCEADA AaEDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal B dEB a  D da  CeEAA     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik    C                                    

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

TYT Fen         d           

Cevap Anahtarı A ADBACCEDBBDCEACEBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 1 0 8
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR DURMUŞ 283 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,998 244,610 10 108 198 219 6292

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 11 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 25,36 20,84 20,76

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,91 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,91 1,90 1,78

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,82 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,55 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 7,18 7,40 6,12

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,02 0,69 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,02 0,54 1,23

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,05 0,37 0,67

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 -0,05 1,60 2,57

Toplam: 120 30 20 25,00 21 35,57 34,83 37,24

TYT Türkçe  d    B ECBCBCCEA ABAaEDdCEDdcDCcdAdaaCb

Cevap Anahtarı B EBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBCEDAADCEBAEDBCE

TYT Sosyal d a  aDABc     AACeE     

Cevap Anahtarı B AEBBCCDABEBCCEBAACCECCAAB

TYT Fen   E  cd       b d   

Cevap Anahtarı B CCEADBADCEADBBDDACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Bölgeler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Doğu Serisi TYT  4. Deneme

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞURCAN ÖZKUL 433 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,463 244,610 8 73 122 132 5043

Puanı Hesaplanan: 134 302 338 8655

Katılımlar: 11 135 327 363 9145

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 25,36 20,84 20,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,91 2,14 1,56

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,91 1,90 1,78

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,82 1,06 0,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,55 2,31 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 7,18 7,40 6,12

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 3,07 4,18 6,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,82 0,92

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 3,07 4,99 7,80

Toplam: 120 39 20 34,00 28 35,57 34,83 37,24

TYT Türkçe EeAccCEBAE  CEc DE ABaECaCBCCbADcBAEcDBC

Cevap Anahtarı A EDAADCEBAEDBCEEBDEDABCECBCBCCEADABAEEDBC

TYT Sosyal BdAEcdd CDb a  eeEAd     

Cevap Anahtarı A BCAEBABECDEBBCCCCEAAAABCC

TYT Matematik b  C  C    DCbC                         

Cevap Anahtarı A CBCCAACCACDDCCCBBDDEDCBBCACCDBCBEABEEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 12 5 1 42
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sıralama ve Seçme 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 2 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin Yardımcı Elemanları 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Üçgenin Alanı 1 0 0 0
Özel Dörtgenler 3 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
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