
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ARMADA 9. SINIF 6. DENEME 63 63 63 2351

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,16 9,45 12,80 3,85 4,88 2,63 2,67 4,75 1,48 1,85 2,70 1,18 6,68 6,40 5,08 2,04 4,25 0,98 1,03 3,16 0,24 1,67 2,84 0,96 34,95 38,43 25,35 216,640

Okul Ortalaması 11,94 8,24 9,88 3,27 4,13 2,24 1,49 2,24 0,93 1,70 1,94 1,21 2,92 2,89 2,20 1,38 3,29 0,56 0,49 1,84 0,03 0,54 1,56 0,15 23,73 26,13 17,20 192,460

KATILIMLAR

1 553 KEREM BÜYÜKDAĞ 09E 16 9 13,75 8 3 7,25 5 0 5,00 4 2 3,50 15 6 13,50 3 5 1,75 2 4 1,00 0 4 -1,00 53 33 44,75 274,801 353

2 527 UĞUR SADIK 09E 18 12 15,00 10 2 9,50 5 4 4,00 1 4 0,00 11 5 9,75 4 6 2,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 51 42 40,50 261,883 424

3 460 MUHAMMET  *YÜKDAĞ 09E 22 7 20,25 9 3 8,25 1 2 0,50 3 3 2,25 4 5 2,75 1 1 0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 43 26 36,50 249,187 531

4 484 MUHAMMED EFE ERDEM09E 18 5 16,75 6 4 5,00 2 2 1,50 1 3 0,25 8 5 6,75 3 5 1,75 2 4 1,00 2 4 1,00 42 32 34,00 242,177 610

5 423 ARDA SİLİM  9E 18 5 16,75 4 4 3,00 5 3 4,25 3 3 2,25 5 8 3,00 2 5 0,75 1 3 0,25 2 3 1,25 40 34 31,50 234,602 708

6 469 MEHMET AKKOYUNLU 09E 17 12 14,00 7 3 6,25 0 2 -0,50 13 12 10,00 3 7 1,25 1 3 0,25 41 39 31,25 234,178 718

7 411 ŞÜKRAN ELA BATMAZ 09E 18 5 16,75 3 3 2,25 2 2 1,50 4 1 3,75 7 3 6,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 36 20 31,00 233,029 733

8 418 NİSANUR İLHAN 09E 22 7 20,25 4 3 3,25 2 0 2,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 4 5 2,75 0 3 -0,75 35 22 29,50 228,125 804

9 537 ÖMER YILDIRIM 09E 19 11 16,25 6 3 5,25 4 4 3,00 2 3 1,25 2 5 0,75 3 6 1,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 37 36 28,00 224,116 870

10 475 ABDULLAH SANCAR 09E 20 7 18,25 5 3 4,25 1 2 0,50 1 4 0,00 2 4 1,00 4 6 2,50 2 6 0,50 0 2 -0,50 35 34 26,50 219,387 967

11 663 MUHAMMET ERASLAN 09D 16 3 15,25 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 28 12 25,00 215,168 1043

12 575 KEREM ANTİKA 09E 17 8 15,00 4 5 2,75 3 8 1,00 3 3 2,25 4 6 2,50 2 7 0,25 0 2 -0,50 3 7 1,25 36 46 24,50 213,737 1072

13 549 GÖKDENİZ YILDIZ 09E 12 18 7,50 8 4 7,00 10 2 9,50 3 3 2,25 1 8 -1,00 3 7 1,25 2 8 0,00 0 10 -2,50 39 60 24,00 213,119 1078

14 470 AYŞENUR KARAARSLAN09E 16 6 14,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 6 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 29 20 24,00 212,339 1103

15 730 ALPEREN KAYA 09A 11 9 8,75 1 6 -0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 9 7 7,25 2 6 0,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 32 33 23,75 212,325 1105

16 550 DENİZ ARDA GÜNAY 09E 15 11 12,25 7 4 6,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 2 0,50 31 33 22,75 208,884 1172

17 9 KAAN TOPSAKAL 09A 12 8 10,00 1 3 0,25 4 1 3,75 7 0 7,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 25 17 20,75 203,065 1280

18 485 EBRAR SAKA 09E 19 11 16,25 3 9 0,75 0 5 -1,25 3 3 2,25 1 3 0,25 4 2 3,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 30 37 20,75 202,362 1293

19 700 ABDÜLHAMİT MOHAMMEDİ09A 8 10 5,50 2 6 0,50 1 2 0,50 5 0 5,00 9 4 8,00 2 5 0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 28 31 20,25 202,187 1296

20 600 DENİZ HINÇOĞLU 09E 16 13 12,75 3 9 0,75 2 7 0,25 1 5 -0,25 5 6 3,50 2 6 0,50 2 3 1,25 3 5 1,75 34 54 20,50 202,106 1299

21 377 HACER MEMİŞ 09E 14 8 12,00 4 2 3,50 1 1 0,75 3 3 2,25 3 6 1,50 0 1 -0,25 25 21 19,75 199,859 1348

22 588 SUDENUR ELÇİ 09E 18 11 15,25 3 6 1,50 2 8 0,00 0 5 -1,25 4 7 2,25 2 6 0,50 1 3 0,25 2 4 1,00 32 50 19,50 198,705 1377

23 33 EMİR CENGİZ 09A 12 6 10,50 5 7 3,25 2 1 1,75 2 4 1,00 2 1 1,75 23 19 18,25 195,605 1436

24 493 AHSEN GÜRPINAR 09E 16 7 14,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 3 2,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 4 0,00 26 31 18,25 195,077 1451

25 30 MELİKE KAYIKCIOĞLU 09A 12 12 9,00 6 5 4,75 3 2 2,50 2 2 1,50 23 21 17,75 194,247 1475

26 373 EREN EFE PEKMEZCİ 09E 13 7 11,25 1 8 -1,00 3 5 1,75 2 1 1,75 6 12 3,00 1 5 -0,25 2 4 1,00 1 4 0,00 29 46 17,50 193,173 1495

27 233 SUDENAZ AKBAŞ 09D 13 6 11,50 4 2 3,50 2 3 1,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 22 18 17,50 193,080 1497

28 305 YAVUZ BUDAK 09D 13 4 12,00 4 3 3,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 22 18 17,50 193,055 1499

29 45 NURGÜL KALHAN 09A 11 12 8,00 6 4 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 22 20 17,00 192,122 1518
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ARMADA 9. SINIF 6. DENEME 63 63 63 2351

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,16 9,45 12,80 3,85 4,88 2,63 2,67 4,75 1,48 1,85 2,70 1,18 6,68 6,40 5,08 2,04 4,25 0,98 1,03 3,16 0,24 1,67 2,84 0,96 34,95 38,43 25,35 216,640

Okul Ortalaması 11,94 8,24 9,88 3,27 4,13 2,24 1,49 2,24 0,93 1,70 1,94 1,21 2,92 2,89 2,20 1,38 3,29 0,56 0,49 1,84 0,03 0,54 1,56 0,15 23,73 26,13 17,20 192,460

KATILIMLAR

30 338 EREN AKTAŞ 09D 8 6 6,50 4 4 3,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 21 17 16,75 191,516 1534

31 709 SENA SÖYLEMEZ 09D 12 15 8,25 4 2 3,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 2 4 1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 26 38 16,50 190,717 1544

32 12 NURBANU KOÇATÜRK 09A 7 6 5,50 2 4 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 7 0 7,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 20 16 16,00 189,381 1570

33 488 SAMET BOYACI 09E 12 12 9,00 3 8 1,00 3 3 2,25 2 2 1,50 5 7 3,25 2 7 0,25 0 6 -1,50 1 3 0,25 28 48 16,00 188,886 1585

34 288 ZEYNEP ÇALIŞKAN 09D 15 7 13,25 2 4 1,00 2 4 1,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 23 29 15,75 187,612 1617

35 193 YAĞMUR ŞAP 09D 11 8 9,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 4 1,00 19 17 14,75 185,209 1665

36 29 YİĞİT CEYLAN 09A 12 7 10,25 5 7 3,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 19 19 14,25 183,503 1698

37 13 MİRA Ç  FİDANOĞLU 09A 9 9 6,75 7 5 5,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 18 17 13,75 182,455 1715

38 239 NEHİR KOSDİK 09D 13 8 11,00 2 4 1,00 1 3 0,25 2 4 1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 20 26 13,50 181,161 1732

39 582 ENES YASİN *ATİPOĞLU09E 7 5 5,75 5 5 3,75 2 7 0,25 3 0 3,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 21 32 13,00 180,341 1741

40 347 AZRA BAYDAROĞLU 09D 18 11 15,25 2 9 -0,25 1 5 -0,25 0 5 -1,25 1 5 -0,25 1 4 0,00 23 39 13,25 179,787 1747

41 10 09A 8 3 7,25 1 3 0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 15 9 12,75 179,444 1756

42 163 YAĞMUR BABAOĞLU 09D 13 10 10,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 18 22 12,50 178,210 1778

43 26 TUANA KAHRAMAN 09A 9 11 6,25 1 5 -0,25 1 0 1,00 5 1 4,75 1 2 0,50 17 19 12,25 178,031 1782

44 23 MERVE ERDEMİR 09A 9 9 6,75 1 5 -0,25 1 0 1,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 16 16 12,00 177,185 1799

45 324 MUSTAFA BAYRAK 09D 7 5 5,75 3 5 1,75 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 16 17 11,75 176,583 1814

46 281 İREMMERİÇ 09D 10 13 6,75 3 3 2,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 17 25 10,75 173,507 1866

47 327 RAVZANUR YAZICI 09D 14 10 11,50 5 5 3,75 1 5 -0,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 6 -1,50 0 3 -0,75 0 5 -1,25 21 40 11,00 173,431 1870

48 728 ALPEREN ERTUĞRUL 09A 11 11 8,25 6 10 3,50 0 4 -1,00 17 25 10,75 173,202 1873

49 20 KADER SARİKAYA 09A 6 9 3,75 4 3 3,25 1 1 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 16 22 10,50 173,106 1875

50 50 AZRA BERRAK PAŞAOĞLU09A 12 5 10,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 14 13 10,75 172,897 1879

51 724 EREN DAŞTAN 09D 10 9 7,75 3 4 2,00 1 1 0,75 14 14 10,50 172,556 1881

52 43 EMİNE ERASLAN 09A 7 8 5,00 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 13 11 10,25 172,162 1888

53 8 ESLEM CEBE 09A 8 10 5,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 1 1 0,75 14 15 10,25 172,127 1891

54 3 MEBRUKE ÇAKIR  9A 10 5 8,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 12 10 9,50 169,420 1926

55 17 BEDİRHAN KURT 09A 7 7 5,25 1 3 0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 5 2,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 14 22 8,50 166,869 1960

56 160 BÜŞRA BAHADIR 09D 7 6 5,50 3 4 2,00 1 2 0,50 1 3 0,25 12 15 8,25 166,085 1971

57 196 OĞUZHAN DAŞTAN 09D 5 6 3,50 2 4 1,00 4 7 2,25 2 4 1,00 13 21 7,75 164,842 1987

58 716 ERDEM ÇELİKAY 09D 4 4 3,00 5 5 3,75 9 9 6,75 161,901 2028
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ARMADA 9. SINIF 6. DENEME 63 63 63 2351

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,16 9,45 12,80 3,85 4,88 2,63 2,67 4,75 1,48 1,85 2,70 1,18 6,68 6,40 5,08 2,04 4,25 0,98 1,03 3,16 0,24 1,67 2,84 0,96 34,95 38,43 25,35 216,640

Okul Ortalaması 11,94 8,24 9,88 3,27 4,13 2,24 1,49 2,24 0,93 1,70 1,94 1,21 2,92 2,89 2,20 1,38 3,29 0,56 0,49 1,84 0,03 0,54 1,56 0,15 23,73 26,13 17,20 192,460

KATILIMLAR

59 323 ÇAĞ *LE TOPAL 09D 7 2 6,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 9 10 6,50 160,704 2040

60 505 ALPEREN CANARSLAN 09E 4 2 3,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 8 21 2,75 149,772 2169

61 46 MURAT SAKA 09A 3 10 0,50 2 3 1,25 1 1 0,75 1 3 0,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 10 30 2,50 149,440 2170

62 277 MEDİNE YILDIZ 09D 2 12 -1,00 1 5 -0,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 7 24 1,00 145,196 2226

63 166 MU S*FA YAZIC I 09D 3 8 1,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 5 0,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 6 32 -2,00 135,808 2297

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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 9A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ARMADA 9. SINIF 6. DENEME 63 63 63 2351

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,16 9,45 12,80 3,85 4,88 2,63 2,67 4,75 1,48 1,85 2,70 1,18 6,68 6,40 5,08 2,04 4,25 0,98 1,03 3,16 0,24 1,67 2,84 0,96 34,95 38,43 25,35 216,640

Okul Ortalaması 11,94 8,24 9,88 3,27 4,13 2,24 1,49 2,24 0,93 1,70 1,94 1,21 2,92 2,89 2,20 1,38 3,29 0,56 0,49 1,84 0,03 0,54 1,56 0,15 23,73 26,13 17,20 192,460

SINIF:  9A

KATILIMLAR

1 3 MEBRUKE ÇAKIR  9A 10 5 8,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 12 10 9,50 169,420 1926

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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 9E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ARMADA 9. SINIF 6. DENEME 63 63 63 2351

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,16 9,45 12,80 3,85 4,88 2,63 2,67 4,75 1,48 1,85 2,70 1,18 6,68 6,40 5,08 2,04 4,25 0,98 1,03 3,16 0,24 1,67 2,84 0,96 34,95 38,43 25,35 216,640

Okul Ortalaması 11,94 8,24 9,88 3,27 4,13 2,24 1,49 2,24 0,93 1,70 1,94 1,21 2,92 2,89 2,20 1,38 3,29 0,56 0,49 1,84 0,03 0,54 1,56 0,15 23,73 26,13 17,20 192,460

SINIF:  9E

KATILIMLAR

1 423 ARDA SİLİM  9E 18 5 16,75 4 4 3,00 5 3 4,25 3 3 2,25 5 8 3,00 2 5 0,75 1 3 0,25 2 3 1,25 40 34 31,50 234,602 708

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



09A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ARMADA 9. SINIF 6. DENEME 63 63 63 2351

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,16 9,45 12,80 3,85 4,88 2,63 2,67 4,75 1,48 1,85 2,70 1,18 6,68 6,40 5,08 2,04 4,25 0,98 1,03 3,16 0,24 1,67 2,84 0,96 34,95 38,43 25,35 216,640

Okul Ortalaması 11,94 8,24 9,88 3,27 4,13 2,24 1,49 2,24 0,93 1,70 1,94 1,21 2,92 2,89 2,20 1,38 3,29 0,56 0,49 1,84 0,03 0,54 1,56 0,15 23,73 26,13 17,20 192,460

SINIF: 09A

KATILIMLAR

1 730 ALPEREN KAYA 09A 11 9 8,75 1 6 -0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 9 7 7,25 2 6 0,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 32 33 23,75 212,325 1105

2 9 KAAN TOPSAKAL 09A 12 8 10,00 1 3 0,25 4 1 3,75 7 0 7,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 25 17 20,75 203,065 1280

3 700 ABDÜLHAMİT MOHAMMEDİ09A 8 10 5,50 2 6 0,50 1 2 0,50 5 0 5,00 9 4 8,00 2 5 0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 28 31 20,25 202,187 1296

4 33 EMİR CENGİZ 09A 12 6 10,50 5 7 3,25 2 1 1,75 2 4 1,00 2 1 1,75 23 19 18,25 195,605 1436

5 30 MELİKE KAYIKCIOĞLU 09A 12 12 9,00 6 5 4,75 3 2 2,50 2 2 1,50 23 21 17,75 194,247 1475

6 45 NURGÜL KALHAN 09A 11 12 8,00 6 4 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 22 20 17,00 192,122 1518

7 12 NURBANU KOÇATÜRK 09A 7 6 5,50 2 4 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 7 0 7,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 20 16 16,00 189,381 1570

8 29 YİĞİT CEYLAN 09A 12 7 10,25 5 7 3,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 19 19 14,25 183,503 1698

9 13 MİRA Ç  FİDANOĞLU 09A 9 9 6,75 7 5 5,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 18 17 13,75 182,455 1715

10 10 09A 8 3 7,25 1 3 0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 15 9 12,75 179,444 1756

11 26 TUANA KAHRAMAN 09A 9 11 6,25 1 5 -0,25 1 0 1,00 5 1 4,75 1 2 0,50 17 19 12,25 178,031 1782

12 23 MERVE ERDEMİR 09A 9 9 6,75 1 5 -0,25 1 0 1,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 16 16 12,00 177,185 1799

13 728 ALPEREN ERTUĞRUL 09A 11 11 8,25 6 10 3,50 0 4 -1,00 17 25 10,75 173,202 1873

14 20 KADER SARİKAYA 09A 6 9 3,75 4 3 3,25 1 1 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 16 22 10,50 173,106 1875

15 50 AZRA BERRAK PAŞAOĞLU09A 12 5 10,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 14 13 10,75 172,897 1879

16 43 EMİNE ERASLAN 09A 7 8 5,00 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 13 11 10,25 172,162 1888

17 8 ESLEM CEBE 09A 8 10 5,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 1 1 0,75 14 15 10,25 172,127 1891

18 17 BEDİRHAN KURT 09A 7 7 5,25 1 3 0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 5 2,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 14 22 8,50 166,869 1960

19 46 MURAT SAKA 09A 3 10 0,50 2 3 1,25 1 1 0,75 1 3 0,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 10 30 2,50 149,440 2170

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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09D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ARMADA 9. SINIF 6. DENEME 63 63 63 2351

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,16 9,45 12,80 3,85 4,88 2,63 2,67 4,75 1,48 1,85 2,70 1,18 6,68 6,40 5,08 2,04 4,25 0,98 1,03 3,16 0,24 1,67 2,84 0,96 34,95 38,43 25,35 216,640

Okul Ortalaması 11,94 8,24 9,88 3,27 4,13 2,24 1,49 2,24 0,93 1,70 1,94 1,21 2,92 2,89 2,20 1,38 3,29 0,56 0,49 1,84 0,03 0,54 1,56 0,15 23,73 26,13 17,20 192,460

SINIF: 09D

KATILIMLAR

1 663 MUHAMMET ERASLAN 09D 16 3 15,25 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 28 12 25,00 215,168 1043

2 233 SUDENAZ AKBAŞ 09D 13 6 11,50 4 2 3,50 2 3 1,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 22 18 17,50 193,080 1497

3 305 YAVUZ BUDAK 09D 13 4 12,00 4 3 3,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 22 18 17,50 193,055 1499

4 338 EREN AKTAŞ 09D 8 6 6,50 4 4 3,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 21 17 16,75 191,516 1534

5 709 SENA SÖYLEMEZ 09D 12 15 8,25 4 2 3,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 2 4 1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 26 38 16,50 190,717 1544

6 288 ZEYNEP ÇALIŞKAN 09D 15 7 13,25 2 4 1,00 2 4 1,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 23 29 15,75 187,612 1617

7 193 YAĞMUR ŞAP 09D 11 8 9,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 4 1,00 19 17 14,75 185,209 1665

8 239 NEHİR KOSDİK 09D 13 8 11,00 2 4 1,00 1 3 0,25 2 4 1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 20 26 13,50 181,161 1732

9 347 AZRA BAYDAROĞLU 09D 18 11 15,25 2 9 -0,25 1 5 -0,25 0 5 -1,25 1 5 -0,25 1 4 0,00 23 39 13,25 179,787 1747

10 163 YAĞMUR BABAOĞLU 09D 13 10 10,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 18 22 12,50 178,210 1778

11 324 MUSTAFA BAYRAK 09D 7 5 5,75 3 5 1,75 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 16 17 11,75 176,583 1814

12 281 İREMMERİÇ 09D 10 13 6,75 3 3 2,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 17 25 10,75 173,507 1866

13 327 RAVZANUR YAZICI 09D 14 10 11,50 5 5 3,75 1 5 -0,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 6 -1,50 0 3 -0,75 0 5 -1,25 21 40 11,00 173,431 1870

14 724 EREN DAŞTAN 09D 10 9 7,75 3 4 2,00 1 1 0,75 14 14 10,50 172,556 1881

15 160 BÜŞRA BAHADIR 09D 7 6 5,50 3 4 2,00 1 2 0,50 1 3 0,25 12 15 8,25 166,085 1971

16 196 OĞUZHAN DAŞTAN 09D 5 6 3,50 2 4 1,00 4 7 2,25 2 4 1,00 13 21 7,75 164,842 1987

17 716 ERDEM ÇELİKAY 09D 4 4 3,00 5 5 3,75 9 9 6,75 161,901 2028

18 323 ÇAĞ *LE TOPAL 09D 7 2 6,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 9 10 6,50 160,704 2040

19 277 MEDİNE YILDIZ 09D 2 12 -1,00 1 5 -0,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 7 24 1,00 145,196 2226

20 166 MU S*FA YAZIC I 09D 3 8 1,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 5 0,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 6 32 -2,00 135,808 2297
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09E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ARMADA 9. SINIF 6. DENEME 63 63 63 2351

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,16 9,45 12,80 3,85 4,88 2,63 2,67 4,75 1,48 1,85 2,70 1,18 6,68 6,40 5,08 2,04 4,25 0,98 1,03 3,16 0,24 1,67 2,84 0,96 34,95 38,43 25,35 216,640

Okul Ortalaması 11,94 8,24 9,88 3,27 4,13 2,24 1,49 2,24 0,93 1,70 1,94 1,21 2,92 2,89 2,20 1,38 3,29 0,56 0,49 1,84 0,03 0,54 1,56 0,15 23,73 26,13 17,20 192,460

SINIF: 09E

KATILIMLAR

1 553 KEREM BÜYÜKDAĞ 09E 16 9 13,75 8 3 7,25 5 0 5,00 4 2 3,50 15 6 13,50 3 5 1,75 2 4 1,00 0 4 -1,00 53 33 44,75 274,801 353

2 527 UĞUR SADIK 09E 18 12 15,00 10 2 9,50 5 4 4,00 1 4 0,00 11 5 9,75 4 6 2,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 51 42 40,50 261,883 424

3 460 MUHAMMET  *YÜKDAĞ 09E 22 7 20,25 9 3 8,25 1 2 0,50 3 3 2,25 4 5 2,75 1 1 0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 43 26 36,50 249,187 531

4 484 MUHAMMED EFE ERDEM09E 18 5 16,75 6 4 5,00 2 2 1,50 1 3 0,25 8 5 6,75 3 5 1,75 2 4 1,00 2 4 1,00 42 32 34,00 242,177 610

5 469 MEHMET AKKOYUNLU 09E 17 12 14,00 7 3 6,25 0 2 -0,50 13 12 10,00 3 7 1,25 1 3 0,25 41 39 31,25 234,178 718

6 411 ŞÜKRAN ELA BATMAZ 09E 18 5 16,75 3 3 2,25 2 2 1,50 4 1 3,75 7 3 6,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 36 20 31,00 233,029 733

7 418 NİSANUR İLHAN 09E 22 7 20,25 4 3 3,25 2 0 2,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 4 5 2,75 0 3 -0,75 35 22 29,50 228,125 804

8 537 ÖMER YILDIRIM 09E 19 11 16,25 6 3 5,25 4 4 3,00 2 3 1,25 2 5 0,75 3 6 1,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 37 36 28,00 224,116 870

9 475 ABDULLAH SANCAR 09E 20 7 18,25 5 3 4,25 1 2 0,50 1 4 0,00 2 4 1,00 4 6 2,50 2 6 0,50 0 2 -0,50 35 34 26,50 219,387 967

10 575 KEREM ANTİKA 09E 17 8 15,00 4 5 2,75 3 8 1,00 3 3 2,25 4 6 2,50 2 7 0,25 0 2 -0,50 3 7 1,25 36 46 24,50 213,737 1072

11 549 GÖKDENİZ YILDIZ 09E 12 18 7,50 8 4 7,00 10 2 9,50 3 3 2,25 1 8 -1,00 3 7 1,25 2 8 0,00 0 10 -2,50 39 60 24,00 213,119 1078

12 470 AYŞENUR KARAARSLAN09E 16 6 14,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 6 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 29 20 24,00 212,339 1103

13 550 DENİZ ARDA GÜNAY 09E 15 11 12,25 7 4 6,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 2 0,50 31 33 22,75 208,884 1172

14 485 EBRAR SAKA 09E 19 11 16,25 3 9 0,75 0 5 -1,25 3 3 2,25 1 3 0,25 4 2 3,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 30 37 20,75 202,362 1293

15 600 DENİZ HINÇOĞLU 09E 16 13 12,75 3 9 0,75 2 7 0,25 1 5 -0,25 5 6 3,50 2 6 0,50 2 3 1,25 3 5 1,75 34 54 20,50 202,106 1299

16 377 HACER MEMİŞ 09E 14 8 12,00 4 2 3,50 1 1 0,75 3 3 2,25 3 6 1,50 0 1 -0,25 25 21 19,75 199,859 1348

17 588 SUDENUR ELÇİ 09E 18 11 15,25 3 6 1,50 2 8 0,00 0 5 -1,25 4 7 2,25 2 6 0,50 1 3 0,25 2 4 1,00 32 50 19,50 198,705 1377

18 493 AHSEN GÜRPINAR 09E 16 7 14,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 3 2,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 4 0,00 26 31 18,25 195,077 1451

19 373 EREN EFE PEKMEZCİ 09E 13 7 11,25 1 8 -1,00 3 5 1,75 2 1 1,75 6 12 3,00 1 5 -0,25 2 4 1,00 1 4 0,00 29 46 17,50 193,173 1495

20 488 SAMET BOYACI 09E 12 12 9,00 3 8 1,00 3 3 2,25 2 2 1,50 5 7 3,25 2 7 0,25 0 6 -1,50 1 3 0,25 28 48 16,00 188,886 1585

21 582 ENES YASİN *ATİPOĞLU09E 7 5 5,75 5 5 3,75 2 7 0,25 3 0 3,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 21 32 13,00 180,341 1741

22 505 ALPEREN CANARSLAN 09E 4 2 3,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 8 21 2,75 149,772 2169



09E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ARMADA 9. SINIF 6. DENEME 63 63 63 2351

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,16 9,45 12,80 3,85 4,88 2,63 2,67 4,75 1,48 1,85 2,70 1,18 6,68 6,40 5,08 2,04 4,25 0,98 1,03 3,16 0,24 1,67 2,84 0,96 34,95 38,43 25,35 216,640

Okul Ortalaması 11,94 8,24 9,88 3,27 4,13 2,24 1,49 2,24 0,93 1,70 1,94 1,21 2,92 2,89 2,20 1,38 3,29 0,56 0,49 1,84 0,03 0,54 1,56 0,15 23,73 26,13 17,20 192,460

SINIF: 09E

KATILIMLAR
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ARMADA 9. SINIF 6. DENEME 63 63 63 2351

Sıra Okul Sınıf Kat.

Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,16 9,45 12,80 3,85 4,88 2,63 2,67 4,75 1,48 1,85 2,70 1,18 6,68 6,40 5,08 2,04 4,25 0,98 1,03 3,16 0,24 1,67 2,84 0,96 34,95 38,43 25,35 216,640

İl Ortalaması 11,94 8,24 9,88 3,27 4,13 2,24 1,49 2,24 0,93 1,70 1,94 1,21 2,92 2,89 2,20 1,38 3,29 0,56 0,49 1,84 0,03 0,54 1,56 0,15 23,73 26,13 17,20 192,460

İlçe Ortalaması 11,94 8,24 9,88 3,27 4,13 2,24 1,49 2,24 0,93 1,70 1,94 1,21 2,92 2,89 2,20 1,38 3,29 0,56 0,49 1,84 0,03 0,54 1,56 0,15 23,73 26,13 17,20 192,460

Okul Ortalaması 11,94 8,24 9,88 3,27 4,13 2,24 1,49 2,24 0,93 1,70 1,94 1,21 2,92 2,89 2,20 1,38 3,29 0,56 0,49 1,84 0,03 0,54 1,56 0,15 23,73 26,13 17,20 192,460

KATILIMLAR

1
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

 9E 1 18,00 5,00 16,75 4,00 4,00 3,00 5,00 3,00 4,25 3,00 3,00 2,25 5,00 8,00 3,00 2,00 5,00 0,75 1,00 3,00 0,25 2,00 3,00 1,25 40,00 34,00 31,50 234,600

2
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

09E 22 15,86 8,82 13,66 4,64 4,59 3,49 2,27 3,32 1,44 2,09 2,55 1,45 4,55 5,05 3,28 2,41 5,09 1,14 0,86 3,27 0,05 1,00 2,91 0,27 33,68 35,60 24,78 214,780

3
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

09A 19 9,16 8,53 7,03 2,37 3,89 1,39 0,95 0,63 0,79 1,53 0,95 1,29 3,32 2,05 2,80 1,00 2,32 0,42 0,26 1,00 0,01 0,16 0,37 0,07 18,75 19,74 13,80 182,600

4
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

09D 20 10,05 7,65 8,14 2,75 3,90 1,78 1,05 2,65 0,39 1,35 2,15 0,81 0,80 1,20 0,50 0,65 2,30 0,08 0,30 1,10 0,02 0,35 1,20 0,05 17,30 22,15 11,77 176,310

5
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

 9A 1 10,00 5,00 8,75 0,00 3,00 -0,75 2,00 2,00 1,50 12,00 10,00 9,50 169,420

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY TOP TÜR TAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1DİNMAT1FİZKİMBİYTOP
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ARMADA 9. SINIF 6. DENEME 63 63 63 2351

Sıra Okul Sınıf Kat.

Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,16 9,45 12,80 3,85 4,88 2,63 2,67 4,75 1,48 1,85 2,70 1,18 6,68 6,40 5,08 2,04 4,25 0,98 1,03 3,16 0,24 1,67 2,84 0,96 34,95 38,43 25,35 216,640

İl Ortalaması 11,94 8,24 9,88 3,27 4,13 2,24 1,49 2,24 0,93 1,70 1,94 1,21 2,92 2,89 2,20 1,38 3,29 0,56 0,49 1,84 0,03 0,54 1,56 0,15 23,73 26,13 17,20 192,460

İlçe Ortalaması 11,94 8,24 9,88 3,27 4,13 2,24 1,49 2,24 0,93 1,70 1,94 1,21 2,92 2,89 2,20 1,38 3,29 0,56 0,49 1,84 0,03 0,54 1,56 0,15 23,73 26,13 17,20 192,460

Okul Ortalaması 11,94 8,24 9,88 3,27 4,13 2,24 1,49 2,24 0,93 1,70 1,94 1,21 2,92 2,89 2,20 1,38 3,29 0,56 0,49 1,84 0,03 0,54 1,56 0,15 23,73 26,13 17,20 192,460

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ARMADA 9. SINIF 6. DENEME

Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Okul

(63)
11,94 8,24 9,88 3,27 4,13 2,24 1,49 2,24 0,93 1,70 1,94 1,21 2,92 2,89 2,20 1,38 3,29 0,56 0,49 1,84 0,03 0,54 1,56 0,15 23,73 26,13 17,20 192,460

İlçe
(63)

11,94 8,24 9,88 3,27 4,13 2,24 1,49 2,24 0,93 1,70 1,94 1,21 2,92 2,89 2,20 1,38 3,29 0,56 0,49 1,84 0,03 0,54 1,56 0,15 23,73 26,13 17,20 192,460

İl
(63)

11,94 8,24 9,88 3,27 4,13 2,24 1,49 2,24 0,93 1,70 1,94 1,21 2,92 2,89 2,20 1,38 3,29 0,56 0,49 1,84 0,03 0,54 1,56 0,15 23,73 26,13 17,20 192,460

Genel
(2351)

15,16 9,45 12,80 3,85 4,88 2,63 2,67 4,75 1,48 1,85 2,70 1,18 6,68 6,40 5,08 2,04 4,25 0,98 1,03 3,16 0,24 1,67 2,84 0,96 34,95 38,43 25,35 216,640

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 9A
(1)

10,00 5,00 8,75 0,00 3,00 -0,75 2,00 2,00 1,50 12,00 10,00 9,50 169,420

 9E
(1)

18,00 5,00 16,75 4,00 4,00 3,00 5,00 3,00 4,25 3,00 3,00 2,25 5,00 8,00 3,00 2,00 5,00 0,75 1,00 3,00 0,25 2,00 3,00 1,25 40,00 34,00 31,50 234,600

09A
(19)

9,16 8,53 7,03 2,37 3,89 1,39 0,95 0,63 0,79 1,53 0,95 1,29 3,32 2,05 2,80 1,00 2,32 0,42 0,26 1,00 0,01 0,16 0,37 0,07 18,75 19,74 13,80 182,600

09D
(20)

10,05 7,65 8,14 2,75 3,90 1,78 1,05 2,65 0,39 1,35 2,15 0,81 0,80 1,20 0,50 0,65 2,30 0,08 0,30 1,10 0,02 0,35 1,20 0,05 17,30 22,15 11,77 176,310

09E
(22)

15,86 8,82 13,66 4,64 4,59 3,49 2,27 3,32 1,44 2,09 2,55 1,45 4,55 5,05 3,28 2,41 5,09 1,14 0,86 3,27 0,05 1,00 2,91 0,27 33,68 35,60 24,78 214,780

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
BAYBURT LİSESİ okulunda 63 5

BAYBURT MERKEZ ilçesinde 63 5 1
BAYBURT ilinde 63 5 1 1

Genelde 2351 158 36 29 21

DERECELER

Genelde sınava 36 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 23. oldu

BAYBURT ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

BAYBURT MERKEZ ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ARMADA 9. SINIF 6. DENEME
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ARMADA 9. SINIF 6. DENEME
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[-] Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 3 1,03 1,14 34

[-] İsim (Ad) 1 0,24 0,40 24

[-] Yazım Kuralları 3 0,84 1,33 28

[-] Noktalama İşaretleri 2 0,86 0,46 43

[+] Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0,68 0,14 68

[-] KONU BELİRTİLMEMİŞ 20 8,29 4,76 41

Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] Tarih ve İnsan 1 0,22 0,40 22

[-] Zaman Kavramı 1 0,30 0,25 30

[+] İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet
Havzaları

1 0,63 0,08 63

[-] İnsanlığın İlk İzleri 1 0,16 0,57 16

[-] Kabileden Devlete 1 0,22 0,19 22

[-] Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 2 0,30 0,89 15

[-] Tarımdan Ticarete Ekonomi 2 0,84 0,29 42

[-] Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0,14 0,59 14

[-] Boylardan Devlete 2 0,44 0,87 22

Coğrafya-1
[-] Doğal Sistemler 12 1,49 2,24 12

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] Bilgi ve İnanç 2 0,46 0,71 23

[-] Din ve İslam 2 0,44 0,84 22

[-] İslam ve İbadet 2 0,79 0,38 40

Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] Önermeler ve Bileşik Önermeler 3 0,27 0,51 9

[-] Kümelerde İşlemler 3 0,27 0,43 9

[-] Kümelerde Temel Kavramlar 1 0,03 0,11 3

[-] Sayı Kümeleri 6 0,63 0,65 11

[-] Bölünebilme Kuralları 2 0,05 0,08 2

[-] Birinci Dereceden Denklemler ve
Eşitsizlikler

6 0,38 0,70 6

[-] Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili
Uygulamalar

7 1,10 0,24 16

[-] Üslü İfadeler ve Denklemler 2 0,19 0,17 10

Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0,08 0,37 8

[-] Hareket 2 0,44 0,48 22

[-] Newton'ın Hareket Yasaları 2 0,25 0,78 13

[-] Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0,41 0

[-] Madde ve Özkütle 1 0,08 0,22 8

[-] Mekanik Enerji 1 0,06 0,32 6

[-] Enerjinin Korunumu ve Enerji
Dönüşümleri

1 0,40 0,24 40

[-] İş, Enerji ve Güç 1 0,06 0,48 6

Kimya
[-] Zayıf Etkileşimler 3 0,10 0,56 3

[-] Güçlü Etkileşimler 3 0,27 0,41 9

[-] Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin
Sınıflandırılması

1 0,02 0,08 2

[-] Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 2 0,06 0,46 3

[-] Periyodik Sistem 1 0,05 0,33 5

Biyoloji
[-] Canlıların Yapısında Bulunan Temel
Bileşikler

7 0,52 1,00 7

[-] Hücre 3 0,02 0,56 1
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