
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ARMADA 10. SINIF 6. DENEME 27 52 52 2158

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,27 10,04 8,76 2,85 4,11 1,82 3,60 3,61 2,70 1,77 2,03 1,26 2,50 1,61 2,10 7,10 4,40 6,00 2,04 3,85 1,08 1,93 2,56 1,29 1,87 3,25 1,06 34,93 35,46 26,07 219,370

Okul Ortalaması 15,15 8,11 13,12 3,41 3,78 2,46 2,52 2,41 1,92 1,74 1,96 1,25 3,44 1,19 3,15 6,07 2,78 5,38 1,56 3,93 0,57 0,81 1,96 0,32 1,48 3,26 0,67 36,18 29,38 28,84 227,060

KATILIMLAR

1 463 ALİ AKTAŞ 10E 23 7 21,25 4 5 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 18 4 17,00 2 3 1,25 3 3 2,25 60 25 53,75 300,950 247

2 634 FURKAN HASAN GÖR 10E 25 2 24,50 5 5 3,75 5 5 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 3 3,25 2 5 0,75 3 5 1,75 7 3 6,25 59 30 51,50 293,974 277

3 534 AKİF YILDIRIMTEPE 10E 23 4 22,00 4 3 3,25 3 2 2,50 4 0 4,00 16 6 14,50 2 4 1,00 1 1 0,75 3 4 2,00 56 24 50,00 289,590 293

4 378 SEFA TİRYAKİ 10E 22 7 20,25 5 3 4,25 1 0 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 9 3 8,25 2 2 1,50 2 1 1,75 47 16 43,00 268,756 407

5 562 ALEYNA DEVE 10E 16 4 15,00 2 3 1,25 5 3 4,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 6 1 5,75 37 16 33,00 239,498 623

6 472 BERAT CAN DURSUN 10E 21 3 20,25 7 3 6,25 5 5 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 8 0,00 0 5 -1,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 41 33 32,75 237,704 635

7 458 ELSEVER SADIK 10E 16 10 13,50 2 2 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 13 5 11,75 2 5 0,75 1 4 0,00 39 30 31,50 234,964 670

8 555 AHMET BOYACIOĞLU 10E 13 13 9,75 4 5 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 4 5 2,75 4 1 3,75 2 0 2,00 37 25 30,75 233,507 691

9 504 TALHA SAGUT 10E 15 9 12,75 4 4 3,00 4 4 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 4 3,00 3 3 2,25 1 6 -0,50 39 33 30,75 232,967 699

10 428 ÖMER DAŞTAN 10E 13 12 10,00 3 3 2,25 3 3 2,25 1 2 0,50 3 2 2,50 13 3 12,25 2 5 0,75 1 4 0,00 39 34 30,50 232,413 706

11 556 SEVİLCAN SARAL 10E 19 3 18,25 1 1 0,75 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 6 4 5,00 3 5 1,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 36 24 30,00 229,818 728

12 551 SERDAR KAYA 10E 13 13 9,75 4 6 2,50 5 5 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 11 5 9,75 1 9 -1,25 2 6 0,50 0 9 -2,25 43 56 29,00 227,787 758

13 518 GÜRKAN KARAOĞLU 10E 14 10 11,50 5 4 4,00 1 1 0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 4 2 3,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 34 24 28,00 224,773 788

14 641 AHMETEFE TOPYAY 10E 16 1 15,75 3 2 2,50 1 1 0,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 3 3,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 31 16 27,00 221,145 837

15 453 YUSUF ÖZBEK 10E 16 10 13,50 4 6 2,50 3 4 2,00 1 4 0,00 3 2 2,50 8 7 6,25 0 8 -2,00 1 4 0,00 3 4 2,00 39 49 26,75 220,656 841

16 462 AYŞEN BAYRAM 10E 11 10 8,50 3 5 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 8 2 7,50 3 3 2,25 0 4 -1,00 0 7 -1,75 34 36 25,00 216,025 901

17 477 EMİN TAŞ 10E 12 9 9,75 3 3 2,25 1 0 1,00 2 3 1,25 9 1 8,75 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 31 24 25,00 215,963 902

18 483 HÜDANUR TAN 10E 13 6 11,50 2 5 0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 1 4,75 3 3 2,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 32 28 25,00 215,665 905

19 536 ELİF KALKAN 10E 11 11 8,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 12 3 11,25 2 2 1,50 1 2 0,50 0 5 -1,25 33 34 24,50 214,605 922

20 497 ZEYNEP GÜNAY 10E 14 12 11,00 1 4 0,00 4 2 3,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 3 2,25 3 4 2,00 31 29 23,75 212,043 963

21 568 MELİH SEFA GÜR 10E 14 2 13,50 4 2 3,50 1 1 0,75 4 0 4,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 25 11 22,25 207,109 1052

22 457 ABDULSAMET ATA 10E 10 10 7,50 6 4 5,00 3 5 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 2 3,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 27 30 19,50 199,582 1174

23 569 GÖKTUĞ KOCATÜRK 10E 16 8 14,00 4 3 3,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 4 2 3,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 25 22 19,50 198,747 1182

24 520 M SAİT FAZLA 10E 12 10 9,50 2 4 1,00 3 3 2,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 6 2 5,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 28 37 18,75 197,088 1212

25 535 YAĞMUR KUMSAL 10E 14 11 11,25 4 3 3,25 1 6 -0,50 1 3 0,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 4 2 3,50 26 37 16,75 191,018 1315

26 539 MEHMET AKİF ERKOVAN 10E 8 15 4,25 3 6 1,50 5 3 4,25 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 6 0,50 0 1 -0,25 2 6 0,50 27 44 16,00 189,574 1343

27 508 MELİH TEMEL 10E 9 7 7,25 3 5 1,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 21 26 14,50 184,645 1425
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ARMADA 10. SINIF 6. DENEME 27 52 52 2158

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,27 10,04 8,76 2,85 4,11 1,82 3,60 3,61 2,70 1,77 2,03 1,26 2,50 1,61 2,10 7,10 4,40 6,00 2,04 3,85 1,08 1,93 2,56 1,29 1,87 3,25 1,06 34,93 35,46 26,07 219,370

Okul Ortalaması 15,15 8,11 13,12 3,41 3,78 2,46 2,52 2,41 1,92 1,74 1,96 1,25 3,44 1,19 3,15 6,07 2,78 5,38 1,56 3,93 0,57 0,81 1,96 0,32 1,48 3,26 0,67 36,18 29,38 28,84 227,060

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0
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300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
10E

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500
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100
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300

400

TYT
10E



10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ARMADA 10. SINIF 6. DENEME 27 52 52 2158

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,27 10,04 8,76 2,85 4,11 1,82 3,60 3,61 2,70 1,77 2,03 1,26 2,50 1,61 2,10 7,10 4,40 6,00 2,04 3,85 1,08 1,93 2,56 1,29 1,87 3,25 1,06 34,93 35,46 26,07 219,370

Okul Ortalaması 15,15 8,11 13,12 3,41 3,78 2,46 2,52 2,41 1,92 1,74 1,96 1,25 3,44 1,19 3,15 6,07 2,78 5,38 1,56 3,93 0,57 0,81 1,96 0,32 1,48 3,26 0,67 36,18 29,38 28,84 227,060

SINIF: 10E

KATILIMLAR

1 463 ALİ AKTAŞ 10E 23 7 21,25 4 5 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 18 4 17,00 2 3 1,25 3 3 2,25 60 25 53,75 300,950 247

2 634 FURKAN HASAN GÖR 10E 25 2 24,50 5 5 3,75 5 5 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 3 3,25 2 5 0,75 3 5 1,75 7 3 6,25 59 30 51,50 293,974 277

3 534 AKİF YILDIRIMTEPE 10E 23 4 22,00 4 3 3,25 3 2 2,50 4 0 4,00 16 6 14,50 2 4 1,00 1 1 0,75 3 4 2,00 56 24 50,00 289,590 293

4 378 SEFA TİRYAKİ 10E 22 7 20,25 5 3 4,25 1 0 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 9 3 8,25 2 2 1,50 2 1 1,75 47 16 43,00 268,756 407

5 562 ALEYNA DEVE 10E 16 4 15,00 2 3 1,25 5 3 4,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 6 1 5,75 37 16 33,00 239,498 623

6 472 BERAT CAN DURSUN 10E 21 3 20,25 7 3 6,25 5 5 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 8 0,00 0 5 -1,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 41 33 32,75 237,704 635

7 458 ELSEVER SADIK 10E 16 10 13,50 2 2 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 13 5 11,75 2 5 0,75 1 4 0,00 39 30 31,50 234,964 670

8 555 AHMET BOYACIOĞLU 10E 13 13 9,75 4 5 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 4 5 2,75 4 1 3,75 2 0 2,00 37 25 30,75 233,507 691

9 504 TALHA SAGUT 10E 15 9 12,75 4 4 3,00 4 4 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 4 3,00 3 3 2,25 1 6 -0,50 39 33 30,75 232,967 699

10 428 ÖMER DAŞTAN 10E 13 12 10,00 3 3 2,25 3 3 2,25 1 2 0,50 3 2 2,50 13 3 12,25 2 5 0,75 1 4 0,00 39 34 30,50 232,413 706

11 556 SEVİLCAN SARAL 10E 19 3 18,25 1 1 0,75 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 6 4 5,00 3 5 1,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 36 24 30,00 229,818 728

12 551 SERDAR KAYA 10E 13 13 9,75 4 6 2,50 5 5 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 11 5 9,75 1 9 -1,25 2 6 0,50 0 9 -2,25 43 56 29,00 227,787 758

13 518 GÜRKAN KARAOĞLU 10E 14 10 11,50 5 4 4,00 1 1 0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 4 2 3,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 34 24 28,00 224,773 788

14 641 AHMETEFE TOPYAY 10E 16 1 15,75 3 2 2,50 1 1 0,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 3 3,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 31 16 27,00 221,145 837

15 453 YUSUF ÖZBEK 10E 16 10 13,50 4 6 2,50 3 4 2,00 1 4 0,00 3 2 2,50 8 7 6,25 0 8 -2,00 1 4 0,00 3 4 2,00 39 49 26,75 220,656 841

16 462 AYŞEN BAYRAM 10E 11 10 8,50 3 5 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 8 2 7,50 3 3 2,25 0 4 -1,00 0 7 -1,75 34 36 25,00 216,025 901

17 477 EMİN TAŞ 10E 12 9 9,75 3 3 2,25 1 0 1,00 2 3 1,25 9 1 8,75 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 31 24 25,00 215,963 902

18 483 HÜDANUR TAN 10E 13 6 11,50 2 5 0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 1 4,75 3 3 2,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 32 28 25,00 215,665 905

19 536 ELİF KALKAN 10E 11 11 8,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 12 3 11,25 2 2 1,50 1 2 0,50 0 5 -1,25 33 34 24,50 214,605 922

20 497 ZEYNEP GÜNAY 10E 14 12 11,00 1 4 0,00 4 2 3,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 3 2,25 3 4 2,00 31 29 23,75 212,043 963

21 568 MELİH SEFA GÜR 10E 14 2 13,50 4 2 3,50 1 1 0,75 4 0 4,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 25 11 22,25 207,109 1052

22 457 ABDULSAMET ATA 10E 10 10 7,50 6 4 5,00 3 5 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 2 3,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 27 30 19,50 199,582 1174

23 569 GÖKTUĞ KOCATÜRK 10E 16 8 14,00 4 3 3,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 4 2 3,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 25 22 19,50 198,747 1182

24 520 M SAİT FAZLA 10E 12 10 9,50 2 4 1,00 3 3 2,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 6 2 5,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 28 37 18,75 197,088 1212

25 535 YAĞMUR KUMSAL 10E 14 11 11,25 4 3 3,25 1 6 -0,50 1 3 0,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 4 2 3,50 26 37 16,75 191,018 1315

26 539 MEHMET AKİF ERKOVAN 10E 8 15 4,25 3 6 1,50 5 3 4,25 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 6 0,50 0 1 -0,25 2 6 0,50 27 44 16,00 189,574 1343

27 508 MELİH TEMEL 10E 9 7 7,25 3 5 1,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 21 26 14,50 184,645 1425



10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ARMADA 10. SINIF 6. DENEME 27 52 52 2158

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,27 10,04 8,76 2,85 4,11 1,82 3,60 3,61 2,70 1,77 2,03 1,26 2,50 1,61 2,10 7,10 4,40 6,00 2,04 3,85 1,08 1,93 2,56 1,29 1,87 3,25 1,06 34,93 35,46 26,07 219,370

Okul Ortalaması 15,15 8,11 13,12 3,41 3,78 2,46 2,52 2,41 1,92 1,74 1,96 1,25 3,44 1,19 3,15 6,07 2,78 5,38 1,56 3,93 0,57 0,81 1,96 0,32 1,48 3,26 0,67 36,18 29,38 28,84 227,060

SINIF: 10E

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ARMADA 10. SINIF 6. DENEME 27 52 52 2158

Sıra Okul Sınıf Kat.

Türkçe Sosyal Matematik Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,27 10,04 8,76 2,85 4,11 1,82 3,60 3,61 2,70 1,77 2,03 1,26 2,50 1,61 2,10 7,10 4,40 6,00 2,04 3,85 1,08 1,93 2,56 1,29 1,87 3,25 1,06 34,93 35,46 26,07 219,370

İl Ortalaması 12,69 8,42 10,59 3,65 3,73 2,72 3,15 3,02 2,40 1,71 1,92 1,23 3,13 1,40 2,78 5,06 2,52 4,43 1,52 3,75 0,58 1,06 1,73 0,62 1,12 2,42 0,51 33,09 28,91 25,86 218,440

İlçe Ortalaması 12,69 8,42 10,59 3,65 3,73 2,72 3,15 3,02 2,40 1,71 1,92 1,23 3,13 1,40 2,78 5,06 2,52 4,43 1,52 3,75 0,58 1,06 1,73 0,62 1,12 2,42 0,51 33,09 28,91 25,86 218,440

Okul Ortalaması 15,15 8,11 13,12 3,41 3,78 2,46 2,52 2,41 1,92 1,74 1,96 1,25 3,44 1,19 3,15 6,07 2,78 5,38 1,56 3,93 0,57 0,81 1,96 0,32 1,48 3,26 0,67 36,18 29,38 28,84 227,060

KATILIMLAR

1
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

10E 27 15,15 8,11 13,12 3,41 3,78 2,46 2,52 2,41 1,92 1,74 1,96 1,25 3,44 1,19 3,15 6,07 2,78 5,38 1,56 3,93 0,57 0,81 1,96 0,32 1,48 3,26 0,67 36,18 29,38 28,84 227,060

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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60

80

EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY TOP
10E (1)

PUANA GÖRE KIYASLAMA

500

0

100

200

300

400

TYT
10E (1)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ARMADA 10. SINIF 6. DENEME

Türkçe Sosyal Matematik Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Okul

(27)
15,15 8,11 13,12 3,41 3,78 2,46 2,52 2,41 1,92 1,74 1,96 1,25 3,44 1,19 3,15 6,07 2,78 5,38 1,56 3,93 0,57 0,81 1,96 0,32 1,48 3,26 0,67 36,18 29,38 28,84 227,060

İlçe
(52)

12,69 8,42 10,59 3,65 3,73 2,72 3,15 3,02 2,40 1,71 1,92 1,23 3,13 1,40 2,78 5,06 2,52 4,43 1,52 3,75 0,58 1,06 1,73 0,62 1,12 2,42 0,51 33,09 28,91 25,86 218,440

İl
(52)

12,69 8,42 10,59 3,65 3,73 2,72 3,15 3,02 2,40 1,71 1,92 1,23 3,13 1,40 2,78 5,06 2,52 4,43 1,52 3,75 0,58 1,06 1,73 0,62 1,12 2,42 0,51 33,09 28,91 25,86 218,440

Genel
(2158)

11,27 10,04 8,76 2,85 4,11 1,82 3,60 3,61 2,70 1,77 2,03 1,26 2,50 1,61 2,10 7,10 4,40 6,00 2,04 3,85 1,08 1,93 2,56 1,29 1,87 3,25 1,06 34,93 35,46 26,07 219,370

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
10E
(27)

15,15 8,11 13,12 3,41 3,78 2,46 2,52 2,41 1,92 1,74 1,96 1,25 3,44 1,19 3,15 6,07 2,78 5,38 1,56 3,93 0,57 0,81 1,96 0,32 1,48 3,26 0,67 36,18 29,38 28,84 227,060

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
BAYBURT LİSESİ okulunda 27 1

BAYBURT MERKEZ ilçesinde 52 3 2
BAYBURT ilinde 52 3 2 1

Genelde 2158 167 43 33 26

DERECELER

Genelde sınava 43 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 17. oldu

BAYBURT ilinde sınava 2 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

BAYBURT MERKEZ ilçesinde sınava 2 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
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Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Türkçe Soru D Y %

Edebiyat
[+] Destan 2 1,44 0,22 72

[-] Divan Şiiri 3 0,81 1,33 27

[+] Halk Şiiri 1 0,78 0,15 78

[+] KONU BELİRTİLMEMİŞ 24 12,11 6,41 50

Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0,07 0,52 7

[-] Kuruluş Dönemi Gelişmeleri 1 0,07 0,78 7

[+] Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0,63 0,11 63

[-] Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî
Gücü

2 0,63 0,85 31

[-] Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0,26 0,48 26

[-] Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0,26 0,30 26

[+] Fetihle Gelen Dönüşüm 1 0,74 0,07 74

[-] Fetih ve Fatih 1 0,33 0,26 33

[-] İslam Dünyası Liderliği 1 0,41 0,41 41

Coğrafya-1
[-] Beşerî Sistemler 4 1,56 1,04 39

[-] Doğal Sistemler 6 0,96 1,37 16

Felsefe
[-] Felsefi Düşünce 2 0,56 1,04 28

[-] Bilgi Felsefesi 1 0,07 0,44 7

[+] Varlık Felsefesi 1 0,59 0,26 59

[+] KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0,52 0,22 52

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] Allah İnsan İlişkisi 1 0,89 0,07 89

[+] Hz. Muhammed ve Gençlik 2 1,56 0,37 78

[+] Din ve Hayat 2 1,00 0,74 50

Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir
Fonksiyonun Tersi

3 0,63 0,52 21

[-] Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 12 2,85 0,81 24

[-] Polinom Kavramı ve Polinomlarla
İşlemler

12 2,07 1,00 17

[-] Polinomların Çarpanlara Ayrılması 3 0,52 0,44 17

Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve
Direnç

1 0 0,15 0

[-] Basınç 2 0,33 0,70 17

[-] Elektrik Devreleri 1 0,07 0,33 7

[-] Mıknatıs ve Manyetik Alan 1 0,26 0,41 26

[-] Su Dalgası 2 0,44 0,48 22

[-] Yay Dalgası 1 0,07 0,63 7

[-] Kaldırma Kuvveti 2 0,37 1,22 19

Kimya
[-] Homojen ve Heterojen Karışımlar 7 0,48 0,85 7

[-] Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 3 0,33 1,11 11

Biyoloji
[-] Mitoz ve Eşeysiz Üreme 2 0,56 0,52 28

[-] Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 4 0,19 1,44 5

[-] Mayoz ve Eşeyli Üreme 4 0,74 1,30 19
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