
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 220 1120 1188 141578

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,5211,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,2523,68 39,32 253,110

Okul Ortalaması 15,2812,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 0,00 0,00 0,00 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,7623,19 22,96 203,880

KATILIMLAR

1 72 HANİFE SAĞUT 12C 34 3 33,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 5 7,75 1 0 1,00 1 1 0,75 61 12 58,00 312,908 31532

2 293 EMİN SEYHAN 12F 33 6 31,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 6 0 6,00 1 0 1,00 56 9 53,75 300,270 38049

3 170 EMİR ORUÇ 12C 34 4 33,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 3 3,25 1 0 1,00 56 9 53,75 300,075 38151

4 93 GÖRKEM EROL 12A 24 11 21,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 10 2 9,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 55 23 49,25 288,053 45072

5 87 SAMET EROLAN 12A 23 12 20,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 10 7 8,25 1 1 0,75 3 3 2,25 2 2 1,50 2 0 2,00 56 30 48,50 286,100 46291

6 123 EMİRHAN AKAGÜNDÜZ 12A 25 15 21,25 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 10 4 9,00 6 2 5,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 57 35 48,25 285,033 46950

7 253 ENES YEŞİLOĞLU 12A 29 11 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 12 1,00 3 2 2,50 3 4 2,00 2 4 1,00 3 3 2,25 58 42 47,50 282,248 48776

8 422 DAMLA KILIÇ 12A 32 8 30,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 1 4,75 2 0 2,00 2 2 1,50 1 3 0,25 53 22 47,50 281,700 49098

9 434 BİLAL BAYKAL 12B 26 10 23,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 7 4 6,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 0 2,00 52 21 46,75 280,300 50015

10 436 NAİM FURKAN BAYRAM 12B 21 5 19,75 5 0 5,00 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 9 0 9,00 1 0 1,00 2 0 2,00 48 6 46,50 279,983 50210

11 263 NUREYNA CEREN 12C 28 9 25,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 50 14 46,50 279,163 50750

12 218 ELİFSU SABIRLI 12C 27 5 25,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 2 4,50 48 8 46,00 277,573 51807

13 98 FURKAN USLU 12A 25 9 22,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 8 3 7,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 52 25 45,75 277,348 51943

14 145 KADİR ARDA TOKDEMİR12C 27 8 25,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 7 2 6,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 50 17 45,75 276,975 52202

15 921 ŞEVVAL PAŞAOĞLU 11A 30 6 28,50 4 1 3,75 4 1 3,75 7 1 6,75 1 1 0,75 2 1 1,75 48 11 45,25 275,050 53547

16 426 EBUBEKİR MUTLU 12A 23 11 20,25 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 10 8 8,00 1 3 0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 52 32 44,00 272,528 55282

17 300 İREM SOL 11A 29 6 27,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 7 0 7,00 1 1 0,75 2 0 2,00 47 11 44,25 272,170 55503

18 441 CAN KALACOŞ 12F 27 11 24,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 47 16 43,00 268,788 57866

19 440 BUSE TOPCU 12D 28 11 25,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 6 2,50 48 20 43,00 268,578 58005

20 259 EMİRHAN İBİŞ 12F 28 8 26,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 2 3,50 1 0 1,00 46 14 42,50 267,010 59108

21 961 ALİ MRL 11A 23 12 20,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 47 20 42,00 266,400 59549

22 0 A KADİR 12A 20 10 17,50 1 0 1,00 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 10 6 8,50 2 1 1,75 2 5 0,75 2 4 1,00 1 1 0,75 48 28 41,00 263,645 61496

23 430 EMİR DEVELİ 12A 19 11 16,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 1 3 0,25 4 2 3,50 4 3 3,25 4 1 3,75 47 25 40,75 263,373 61672

24 645 FURKAN KARAASLAN 12B 15 14 11,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 2 11,50 2 4 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 47 26 40,50 262,995 61979

25 171 ABDULSAMET KARAKUŞ12B 15 14 11,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 2 11,50 2 4 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 47 26 40,50 262,995 61979

26 999 HAYRUNİSA ŞAHİN 12C 24 9 21,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 2 4,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 45 17 40,75 262,298 62489

27 988 TUNAHAN TOSUN 11A 26 10 23,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 46 22 40,50 261,355 63175

28 203 YSF ERBY 12B 16 19 11,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 14 2 13,50 0 6 -1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 49 37 39,75 260,683 63628

29 435 EMRAH GÜNER 12B 24 13 20,75 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 7 3 6,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 47 28 40,00 260,203 63954
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,5211,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,2523,68 39,32 253,110

Okul Ortalaması 15,2812,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 0,00 0,00 0,00 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,7623,19 22,96 203,880

KATILIMLAR

30 571 HASAN MERT MERCİMEK12B 15 18 10,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 10 1 9,75 1 6 -0,50 4 2 3,50 3 2 2,50 47 33 38,75 257,880 65696

31 121 MEHMET EFE  KATIRCI 12C 20 10 17,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 9 3 8,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 1 0,75 2 0 2,00 45 25 38,75 256,860 66480

32 249 İLAYDA CEYLAN 12A 22 9 19,75 1 3 0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 1 4,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 0 2,00 44 21 38,75 256,698 66600

33 187 AHSEN 12B 21 7 19,25 3 0 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 2 3,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 41 12 38,00 254,408 68235

34 216 DOUKAN SAKA 12B 19 13 15,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 8 3 7,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 43 21 37,75 254,048 68529

35 421 ALPEREN AYDIN 12A 22 18 17,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 6 4 5,00 5 2 4,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 1 3 0,25 49 46 37,50 253,045 69301

36 269 M YİĞİT KORKUSUZ 12C 17 16 13,00 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 10 5 8,75 1 3 0,25 1 0 1,00 44 27 37,25 252,855 69468

37 177 HANİFE SERTOĞLU 12E 24 14 20,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 1 6,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 44 26 37,50 252,645 69623

38 310 TURGUT KABAN 12D 23 9 20,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 42 19 37,25 251,918 70182

39 352 ŞEYMA KALACOŞ 12C 22 11 19,25 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 3 3,25 41 17 36,75 250,483 71233

40 113 N FURKAN PAMUKCU 12D 23 10 20,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 4 3,00 0 1 -0,25 41 17 36,75 250,310 71350

41 881 NAZLI HASAS 11E 26 4 25,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 40 13 36,75 249,755 71767

42 702 NAZLI KIZILASLAN 12D 24 15 20,25 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 4 2,00 42 22 36,50 249,598 71884

43 322 İLAYDA ÜLKER 12C 23 10 20,50 5 0 5,00 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 40 14 36,50 249,565 71905

44 149 HAYRUNNİSA TOPAL 12A 24 13 20,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 5 1 4,75 1 5 -0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 43 27 36,25 249,018 72351

45 415 GÖKDENİZ KUYRUK 12B 16 18 11,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 12 4 11,00 0 1 -0,25 0 6 -1,50 2 2 1,50 3 3 2,25 46 41 35,75 248,560 72707

46 362 MÜNEVVER TERZİ 12F 23 15 19,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 41 20 36,00 248,328 72887

47 355 HARUN KAYMAK 12F 24 11 21,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 41 20 36,00 248,018 73135

48 437 MERT ÇAKICI 12B 19 14 15,50 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 7 7 5,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 2 0,50 42 29 34,75 245,080 75408

49 905 ENES BEKMEZCİ 11A 20 7 18,25 1 1 0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 6 1 5,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 39 17 34,75 244,703 75713

50 846 YUNUS EMRE AKDAĞ 11E 26 8 24,00 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 40 20 35,00 244,600 75790

51 589 DERVİŞ ABİK 12F 23 14 19,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 41 25 34,75 244,510 75874

52 432 FATİH ŞAHİN 12D 19 7 17,25 3 0 3,00 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 37 10 34,50 244,018 76267

53 839 ALPEREN KAYMAK 11A 17 13 13,75 1 1 0,75 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 10 2 9,50 1 0 1,00 1 1 0,75 39 21 33,75 242,208 77710

54 398 AYSU ŞEREFLİOĞLU 12A 16 12 13,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 8 0 8,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 39 22 33,50 241,710 78096

55 207 SİNEM TOKAY 12B 25 12 22,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 3 0,25 0 5 -1,25 41 29 33,75 241,055 78597

56 344 DİLARA ORHAN 12C 18 8 16,00 5 0 5,00 1 0 1,00 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 36 11 33,25 240,415 79063

57 372 İLAYDA TANRIKULU 12D 23 8 21,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 37 15 33,25 239,755 79584

58 202 DAMLA DURĞUT 12B 25 10 22,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 2 0 2,00 39 23 33,25 239,670 79651
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İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,5211,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,2523,68 39,32 253,110
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KATILIMLAR

59 183 HÜMEYRA KURT 12D 25 8 23,00 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 36 11 33,25 239,415 79860

60 258 SÜLEYMAN GÜÇLÜ 12A 13 21 7,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 10 6 8,50 2 0 2,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 43 42 32,50 239,213 80007

61 997 AHMET CAN ŞAHİN 12C 16 11 13,25 2 2 1,50 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 13 3 12,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 25 32,75 239,163 80052

62 332 NAZLI ŞENTÜRK 12A 20 6 18,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 4 4,00 3 2 2,50 1 1 0,75 38 21 32,75 238,630 80465

63 213 TUBAASLAN 12E 16 11 13,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 37 18 32,50 238,518 80559

64 181 MUHAMMED SAYMAZ 12C 16 14 12,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 14 5 12,75 39 27 32,25 237,770 81130

65 60 FERİT ÖZER 12C 17 15 13,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 12 4 11,00 39 27 32,25 237,673 81208

66 646 MEHLİKA KIRDAN 12F 25 12 22,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 38 22 32,50 237,360 81449

67 343 YASER YILDIRIMTEPE 12D 21 12 18,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 37 20 32,00 236,490 82100

68 278 OĞUZHAN MERT DOĞAN12B 16 13 12,75 3 0 3,00 2 0 2,00 2 0 2,00 8 1 7,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 37 21 31,75 236,398 82168

69 391 GÖKSU SARAL 12F 20 18 15,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 3 0,25 1 4 0,00 1 0 1,00 2 1 1,75 39 30 31,50 235,225 83095

70 897 YAVUZ METİN 11E 21 4 20,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 5 0 5,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 34 11 31,25 233,795 84246

71 306 ASLI ARSLAN 11D 19 18 14,50 1 4 0,00 1 0 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 4 1,00 8 1 7,75 1 2 0,50 1 2 0,50 39 35 30,25 231,510 85971

72 252 EMİN KILIÇ 12B 14 10 11,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 35 20 30,00 231,215 86214

73 303 UMUT ASAF GAZİ 12B 19 9 16,75 1 2 0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 35 20 30,00 230,563 86718

74 581 ELİF GÜLHAN 12F 18 15 14,25 2 2 1,50 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 35 21 29,75 230,103 87039

75 896 RABİA TAŞCIOĞLU 11E 23 5 21,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 34 16 30,00 229,793 87298

76 408 DİLAN KIRMIZIOĞLU 12B 16 12 13,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 5 0 5,00 5 2 4,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 34 18 29,50 229,510 87525

77 829 SENA ALBAYRAK 11A 21 7 19,25 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 2 2 1,50 33 14 29,50 228,648 88215

78 613 TUANA ÖZTRK 11B 19 10 16,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 33 15 29,25 228,250 88537

79 0 MEDİNE SANCAK 12F 20 8 18,00 3 0 3,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 1 1 0,75 33 15 29,25 228,065 88675

80 224 PINAR ÖZER 12E 18 9 15,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 32 12 29,00 227,613 89012

81 590 CEM KANAT 12D 17 13 13,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 33 17 28,75 227,078 89424

82 200 BEYZANUR TAŞKN 12D 17 8 15,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 33 18 28,50 226,130 90171

83 912 SAMET TORUNLARE 11B 18 12 15,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 32 14 28,50 226,120 90181

84 206 YUNUS EMRE KANTAR 11D 19 11 16,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 32 14 28,50 225,958 90284

85 272 DİLARA PARILDAR 11C 21 15 17,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 1 0 1,00 34 22 28,50 225,868 90352

86 923 MELİSA BAŞARIR 11D 25 8 23,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 0 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 17 28,75 225,805 90411

87 232 NUREFŞAN ORHAN 12E 19 11 16,25 2 2 1,50 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 2 2 1,50 32 17 27,75 223,693 92044
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,5211,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,2523,68 39,32 253,110

Okul Ortalaması 15,2812,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 0,00 0,00 0,00 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,7623,19 22,96 203,880

KATILIMLAR

88 594 TUNAHAN MUTLU 11B 19 10 16,50 2 2 1,50 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 32 18 27,50 222,885 92692

89 139 SAMET SAKA 12C 16 16 12,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 1 0,75 2 3 1,25 11 4 10,00 34 27 27,25 222,735 92805

90 910 AHMETEMİNYAZICI 11A 13 17 8,75 1 4 0,00 2 1 1,75 5 0 5,00 10 2 9,50 1 0 1,00 1 1 0,75 33 25 26,75 221,718 93594

91 136 ESMA    LAÇİN 11C 18 14 14,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 31 17 26,75 220,940 94203

92 242 ESMA AYSU 12C 14 8 12,00 1 0 1,00 5 0 5,00 9 3 8,25 29 11 26,25 219,715 95133

93 270 GÜLAY KÖKSALAN 12D 18 7 16,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 29 11 26,25 219,243 95443

94 117 SAMET ORUÇ 12B 12 12 9,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 9 7 7,25 31 21 25,75 218,595 95928

95 208 ŞEYMA 12B 16 14 12,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 5 0 5,00 5 1 4,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 31 22 25,50 217,545 96756

96 968 ŞEVVAL ELÇİ 11E 21 4 20,00 1 2 0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 30 17 25,75 217,105 97077

97 960 ÖZGE ŞIK 11C 18 18 13,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 31 24 25,00 215,785 98014

98 914 TAHA SAKA 11A 12 12 9,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 31 27 24,25 214,145 99181

99 580 ELİF YILMAZ 12E 9 2 8,50 4 1 3,75 1 0 1,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 5 2,75 26 8 24,00 213,375 99732

100 267 HİLAL KÖSE 12F 20 8 18,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 27 13 23,75 211,355 101227

101 0 ELAENUR   Ü 12F 19 11 16,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 28 18 23,50 210,878 101577

102 395 MELİKE NUR ZİYPAK 12F 20 8 18,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 27 14 23,50 210,620 101772

103 598 MUHAMMET İPEK 11E 20 5 18,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 28 18 23,50 210,503 101861

104 965 SERAP AYAZ 11C 15 22 9,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 30 31 22,25 207,930 103740

105 375 ELİF 12B 15 15 11,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 2 3,50 1 1 0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 28 23 22,25 207,783 103850

106 632 CANSU SEYMEN 12E 13 23 7,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 30 32 22,00 207,548 104003

107 356 ZİDA ERYILMAZ 12C 20 12 17,00 1 4 0,00 1 2 0,50 2 0 2,00 2 3 1,25 2 2 1,50 28 23 22,25 206,985 104403

108 265 HAMZA AKASLAN 12E 17 14 13,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 5 0 5,00 2 1 1,75 26 17 21,75 205,930 105149

109 223 MERYEM MELEKOĞLU 12F 20 9 17,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 26 17 21,75 205,378 105523

110 315 ERHAN DEMİRHAN 12E 15 8 13,00 2 3 1,25 2 0 2,00 1 2 0,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 25 14 21,50 205,320 105558

111 934 BERAT 11C 16 17 11,75 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 28 27 21,25 204,638 106047

112 894 ELİF ÖZER 11D 19 15 15,25 2 1 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 23 21,25 204,173 106373

113 992 RAVZA KOÇYİĞİT 11E 18 4 17,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 25 15 21,25 203,955 106531

114 936 SEYYİD SANDUK 11B 12 20 7,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 0 1,00 4 1 3,75 3 4 2,00 2 0 2,00 2 0 2,00 28 30 20,50 203,240 107013

115 325 SAMET DOĞAN 12D 15 12 12,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 27 25 20,75 203,115 107091

116 643 TUNAHAN YILDIZOĞLU 11E 13 7 11,25 1 2 0,50 2 2 1,50 2 0 2,00 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 24 16 20,00 200,918 108489
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 220 1120 1188 141578

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,5211,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,2523,68 39,32 253,110

Okul Ortalaması 15,2812,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 0,00 0,00 0,00 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,7623,19 22,96 203,880

KATILIMLAR

117 70 SILA GÜLLÜ 12E 9 23 3,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 26 26 19,50 200,468 108796

118 219 SILA        I 12C 14 6 12,50 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 22 9 19,75 200,020 109082

119 350 UMUT KAYMAK 12D 16 17 11,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 27 30 19,50 199,363 109492

120 302 EFSANUR ÖZTÜRK 11C 12 12 9,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 24 19 19,25 199,005 109744

121 364 ÜMİT TÜRKOĞLU 12E 12 11 9,25 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 23 15 19,25 198,923 109804

122 128 RAVZA AYDEMİR 11A 10 9 7,75 1 2 0,50 1 0 1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 1 1 0,75 23 16 19,00 198,543 110038

123 855 MUHAMMET SAKA 11B 12 13 8,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 24 20 19,00 198,263 110198

124 856 CELİL TEMUÇİN 11B 12 13 8,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 24 20 19,00 198,263 110198

125 214 ONUR BAYRAM 12C 13 10 10,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 23 16 19,00 198,015 110336

126 615 MEDİNE ÖZTÜRK 11C 10 9 7,75 2 0 2,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 8 1,00 1 0 1,00 23 18 18,50 196,903 111078

127 830 BARIŞ ASLAN 11A 11 11 8,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 22 15 18,25 196,063 111621

128 374 OSMAN BOZO 12F 15 8 13,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 2 3,50 23 19 18,25 195,425 111997

129 970 AHMET TARIK AYAZ 11C 13 22 7,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 25 28 18,00 195,385 112019

130 611 SEDEF SAĞIR 11E 10 7 8,25 1 1 0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 21 12 18,00 195,288 112074

131 182 RIZA KAHRIMAN 11E 17 8 15,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 24 23 18,25 195,135 112154

132 892 YUSUF GÜLSÜM 11C 8 9 5,75 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 8 1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 23 21 17,75 194,908 112313

133 837 DİLA SU KASAP 11D 14 10 11,50 1 1 0,75 2 0 2,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 21 12 18,00 194,855 112357

134 595 AZRA DEMİREL 11A 14 9 11,75 1 4 0,00 2 0 2,00 1 0 1,00 5 0 5,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 23 20 18,00 194,793 112384

135 969 EMİR *  DEMİR 11B 14 13 10,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 24 26 17,50 193,453 113192

136 144 SAİME YILMAZ 11D 15 21 9,75 1 4 0,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 26 36 17,00 192,053 114012

137 644 MEHMET AKİF İŞAŞIR 11A 15 12 12,00 1 4 0,00 1 3 0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 23 24 17,00 191,850 114152

138 959 FURKAN DURSUN 11B 13 11 10,25 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 21 18 16,50 190,528 114908

139 379 İSA DURSUN 12F 13 16 9,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 22 23 16,25 189,895 115282

140 401 HİRANUR TİRYAKİ 12F 11 9 8,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 4 1 3,75 1 0 1,00 19 12 16,00 189,223 115709

141 966 BATUHAN KIROĞLU 11B 13 14 9,50 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 21 20 16,00 189,115 115775

142 955 GÜLHANIM ULUBAY 11E 14 24 8,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 25 37 15,75 188,535 116116

143 949 MARİNA BARATİ 11C 7 9 4,75 4 0 4,00 5 0 5,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 3 1,25 20 18 15,50 188,223 116327

144 404 YAĞMUR YILMAZ 12E 14 13 10,75 5 0 5,00 19 13 15,75 188,168 116360

145 578 ALİ KEMAL FİDAN 11E 12 4 11,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 18 9 15,75 188,135 116381
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 220 1120 1188 141578

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,5211,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,2523,68 39,32 253,110

Okul Ortalaması 15,2812,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 0,00 0,00 0,00 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,7623,19 22,96 203,880

KATILIMLAR

146 827 BARAN MEHMEDOGLU 11E 12 4 11,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 18 9 15,75 188,135 116381

147 330 HİLAL TEMEL 11E 12 16 8,00 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 4 0,00 1 2 0,50 22 26 15,50 187,790 116572

148 703 MURATHAN BİROL 11B 13 15 9,25 4 1 3,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 21 22 15,50 187,608 116678

149 307 BERAT S AKA 12C 14 19 9,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 23 30 15,50 187,588 116696

150 603 AHMET KÖSE 12E 10 15 6,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 2 4 1,00 21 23 15,25 187,243 116889

151 260 HASAN GHASEMİ 12D 12 15 8,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 22 28 15,00 186,288 117432

152 274 LEVENT TÜRK 12E 5 10 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 19 17 14,75 186,220 117475

153 0 ZEYNEP T ABDÜLH MİT 12E 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 15 2 14,50 185,830 117727

154 864 MUSTAFA YILDIRIMTEPE11D 8 12 5,00 2 1 1,75 1 1 0,75 2 0 2,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 0 2,00 19 20 14,00 183,710 118907

155 0 SALLİ LÜLECİ 12A 12 16 8,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 0 2,00 1 1 0,75 22 33 13,75 182,545 119504

156 814 SEMİH BEKMEZCİ 11A 13 14 9,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 23 37 13,75 182,310 119648

157 874 DAMLA DEMİR 11E 11 18 6,50 1 0 1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 1 0,75 19 23 13,25 181,200 120244

158 321 CEREN OĞUL 11C 7 23 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 3 8 1,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 25 48 13,00 181,148 120278

159 227 EMİR ORUÇ 12F 9 24 3,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 21 32 13,00 180,870 120429

160 721 EFE KAĞAN YARUK 11B 16 11 13,25 16 11 13,25 180,293 120722

161 0 BEYTULLAH SAKA 11C 13 20 8,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 23 40 13,00 180,260 120738

162 0 TUANA AYHAN 11C 8 9 5,75 1 0 1,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 16 14 12,50 179,003 121350

163 357 ALİHAN ÇALIŞKAN 12D 11 10 8,50 2 3 1,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 16 14 12,50 178,645 121555

164 935 ALİHAN AĞBAL 11A 10 17 5,75 1 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 22 39 12,25 178,318 121718

165 368 UMUT BARIŞ BAYTEMUR11D 12 21 6,75 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 4 0 4,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 22 39 12,25 178,188 121788

166 608 HAKTAN AKDAŞ 11C 15 25 8,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 0 1,00 22 39 12,25 177,858 121938

167 240 ŞAHİN ÖNÜL 12E 12 12 9,00 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 17 19 12,25 177,825 121953

168 870 ZAFER KAHRAMAN 11D 9 14 5,50 1 2 0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 17 21 11,75 176,770 122410

169 902 ABDURRAHMAN   KOSDİK11C 11 26 4,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 21 38 11,50 176,145 122715

170 576 YAĞMUR KIZILASLAN 11B 13 8 11,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 14 9 11,75 176,055 122756

171 44 ÖZLEM KIRMACI 11Ç 6 18 1,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 3 1,25 19 31 11,25 175,810 122880

172 629 BÜŞRANUR ÖZER 11E 12 16 8,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 16 18 11,50 175,690 122934

173 333 REGAİP BAY AM 11C 15 18 10,50 1 3 0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 18 26 11,50 175,355 123107

174 887 BİLAL  GÜÇLÜ 11B 9 13 5,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 1 6 -0,50 3 4 2,00 2 4 1,00 21 39 11,25 175,328 123117
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 220 1120 1188 141578

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,5211,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,2523,68 39,32 253,110

Okul Ortalaması 15,2812,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 0,00 0,00 0,00 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,7623,19 22,96 203,880

KATILIMLAR

175 854 AKSANUR SAĞUT 11B 7 8 5,00 1 4 0,00 2 0 2,00 1 0 1,00 5 0 5,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 16 19 11,25 175,285 123141

176 137 YAHYA BURAK 12E 10 12 7,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 16 20 11,00 174,310 123638

177 871 DAMLA AKTAŞ 11E 11 28 4,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 21 42 10,50 173,200 124092

178 911 HİLAL GÜÇLÜ 11C 9 14 5,50 2 0 2,00 3 2 2,50 14 16 10,00 171,485 124897

179 414 MİKAİL AYIŞIK 12F 10 18 5,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 17 28 10,00 171,485 124897

180 584 RECEP UÇAR 12E 3 10 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 13 13 9,75 171,410 124937

181 958 FATİH AKAR 11A 8 6 6,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 6 2,50 14 16 10,00 171,355 124958

182 916 KEVSER AKBURAK 11E 14 10 11,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 15 20 10,00 170,705 125241

183 926 MERVE YEGEN 11D 8 14 4,50 2 0 2,00 1 2 0,50 3 1 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 16 26 9,50 170,085 125527

184 585 NİSANUR  BÜYÜKDAĞ 11D 9 9 6,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 2 0 2,00 13 14 9,50 169,813 125656

185 953 KEREM ZANBAL 11A 5 1 4,75 1 4 0,00 1 3 0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 13 15 9,25 169,378 125837

186 329 CANDAN KARADENİZ 11D 11 21 5,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 17 32 9,00 168,453 126207

187 913 MER EM DANAYİYEN 11C 7 9 4,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 8 -1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 16 29 8,75 167,808 126497

188 210 TALİP YILMAZ 12E 3 10 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 12 14 8,50 167,635 126579

189 275 EFE DOĞUKAN KOÇYİĞİT11D 13 25 6,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 17 33 8,75 167,548 126615

190 361 İSMAİL HAKKI SAKA 12D 10 18 5,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 17 35 8,25 166,190 127182

191 885 B E ARAZ 11A 8 32 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 5 10 2,50 1 0 1,00 2 5 0,75 3 4 2,00 2 3 1,25 25 70 7,50 164,810 127726

192 858 BURAK ONUR 11D 10 20 5,00 0 1 -0,25 4 6 2,50 0 1 -0,25 14 28 7,00 162,490 128695

193 948 OZAN KAYA 11D 11 17 6,75 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 15 33 6,75 161,508 129092

194 904 DAMLA BAŞAK KOCAAĞA11B 7 19 2,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 4 0,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 14 30 6,50 161,328 129185

195 635 HUZEYFE AKPINAR 11D 9 22 3,50 1 2 0,50 2 0 2,00 12 24 6,00 159,665 129848

196 95 AZRA DURSUN 11B 8 18 3,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 11 23 5,25 157,390 130636

197 954 FURKAN TAN 11A 6 11 3,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 9 16 5,00 156,698 130890

198 862 AHMET YOLCU 11E 4 16 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 10 21 4,75 156,345 131023

199 863 ANIL 11A 7 12 4,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 9 20 4,00 153,530 131975

200 37 NUR CAKIR 11D 5 8 3,00 1 2 0,50 6 10 3,50 152,180 132468

201 0 ALİM SAKA 11E 9 26 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 8 -1,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 17 55 3,25 151,480 132678

202 268 SILA  ÖZGER 12D 6 29 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 4 1,00 1 0 1,00 14 45 2,75 150,508 132997

203 234 BETÜL OKUMUŞ 12D 6 28 -1,00 2 2 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 15 49 2,75 150,475 133005
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 220 1120 1188 141578

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,5211,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,2523,68 39,32 253,110

Okul Ortalaması 15,2812,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 0,00 0,00 0,00 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,7623,19 22,96 203,880

KATILIMLAR

204 872 UMUT KAHRIM* 11D 7 22 1,50 2 3 1,25 9 25 2,75 150,110 133106

205 875 KADİR BAYTEMÜR 11C 6 16 2,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 5 -1,25 2 1 1,75 11 33 2,75 150,045 133131

206 261 RAMAZAN SALİH AĞBAL12E 3 10 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 7 21 1,75 147,250 133916

207 927 NURULLAH DURSUN 11D 9 18 4,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 9 30 1,50 145,945 134287

208 318 HALE BAL 11B 7 20 2,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 10 40 0,00 141,840 135225

209 866 EREN KOCABEY 11C 9 31 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 12 48 0,00 141,838 135226

210 235 KENAN ÇORUH 11B 5 22 -0,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 8 35 -0,75 139,810 135487

211 285 YUSUFİSLAMMERCAN 11E 8 22 2,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 1 11 -1,75 1 1 0,75 0 7 -1,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 11 64 -5,00 126,435 136175

212 221 MEHMET K 12B 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 4 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 18 8 16,00

213 843 ABDULKADİR OĞUL 11C 5 29 -2,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 13 41 2,75

214 918 ELİF TÜRK 11D 7 27 0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 10 36 1,00

215 877 EMİRHAN AKYILDIZ 11E 1 10 -1,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 5 19 0,25

216 616 MEDİNE NUR KAYALI 11B 3 17 -1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 6 25 -0,25

217 294 SUDENUR YEŞİL 11B 4 35 -4,75 1 3 0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 7 0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 13 55 -0,75

218 924 YUSUF DOĞAN 11C 1 11 -1,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 4 23 -1,75

219 957 SAİD AYDIN 11C 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 9 -2,25 1 17 -3,25

220 231 EMRE TÜRK 11D 4 20 -1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 18 -4,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 7 52 -6,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 220 1120 1188 141578

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,5211,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,2523,68 39,32 253,110

Okul Ortalaması 15,2812,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 0,00 0,00 0,00 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,7623,19 22,96 203,880

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
11A 11B 11C 11Ç 11D 11E 12A 12B 12C 12D 12E 12F

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
11A 11B 11C 11Ç 11D 11E 12A



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 220 1120 1188 141578

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,5211,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,2523,68 39,32 253,110

Okul Ortalaması 15,2812,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 0,00 0,00 0,00 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,7623,19 22,96 203,880

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 921 ŞEVVAL PAŞAOĞLU 11A 30 6 28,50 4 1 3,75 4 1 3,75 7 1 6,75 1 1 0,75 2 1 1,75 48 11 45,25 275,050 53547

2 300 İREM SOL 11A 29 6 27,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 7 0 7,00 1 1 0,75 2 0 2,00 47 11 44,25 272,170 55503

3 961 ALİ MRL 11A 23 12 20,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 47 20 42,00 266,400 59549

4 988 TUNAHAN TOSUN 11A 26 10 23,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 46 22 40,50 261,355 63175

5 905 ENES BEKMEZCİ 11A 20 7 18,25 1 1 0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 6 1 5,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 39 17 34,75 244,703 75713

6 839 ALPEREN KAYMAK 11A 17 13 13,75 1 1 0,75 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 10 2 9,50 1 0 1,00 1 1 0,75 39 21 33,75 242,208 77710

7 829 SENA ALBAYRAK 11A 21 7 19,25 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 2 2 1,50 33 14 29,50 228,648 88215

8 910 AHMETEMİNYAZICI 11A 13 17 8,75 1 4 0,00 2 1 1,75 5 0 5,00 10 2 9,50 1 0 1,00 1 1 0,75 33 25 26,75 221,718 93594

9 914 TAHA SAKA 11A 12 12 9,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 31 27 24,25 214,145 99181

10 128 RAVZA AYDEMİR 11A 10 9 7,75 1 2 0,50 1 0 1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 1 1 0,75 23 16 19,00 198,543 110038

11 830 BARIŞ ASLAN 11A 11 11 8,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 22 15 18,25 196,063 111621

12 595 AZRA DEMİREL 11A 14 9 11,75 1 4 0,00 2 0 2,00 1 0 1,00 5 0 5,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 23 20 18,00 194,793 112384

13 644 MEHMET AKİF İŞAŞIR 11A 15 12 12,00 1 4 0,00 1 3 0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 23 24 17,00 191,850 114152

14 814 SEMİH BEKMEZCİ 11A 13 14 9,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 23 37 13,75 182,310 119648

15 935 ALİHAN AĞBAL 11A 10 17 5,75 1 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 22 39 12,25 178,318 121718

16 958 FATİH AKAR 11A 8 6 6,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 6 2,50 14 16 10,00 171,355 124958

17 953 KEREM ZANBAL 11A 5 1 4,75 1 4 0,00 1 3 0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 13 15 9,25 169,378 125837

18 885 B E ARAZ 11A 8 32 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 5 10 2,50 1 0 1,00 2 5 0,75 3 4 2,00 2 3 1,25 25 70 7,50 164,810 127726

19 954 FURKAN TAN 11A 6 11 3,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 9 16 5,00 156,698 130890

20 863 ANIL 11A 7 12 4,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 9 20 4,00 153,530 131975

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 220 1120 1188 141578

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,5211,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,2523,68 39,32 253,110

Okul Ortalaması 15,2812,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 0,00 0,00 0,00 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,7623,19 22,96 203,880

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 613 TUANA ÖZTRK 11B 19 10 16,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 33 15 29,25 228,250 88537

2 912 SAMET TORUNLARE 11B 18 12 15,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 32 14 28,50 226,120 90181

3 594 TUNAHAN MUTLU 11B 19 10 16,50 2 2 1,50 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 32 18 27,50 222,885 92692

4 936 SEYYİD SANDUK 11B 12 20 7,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 0 1,00 4 1 3,75 3 4 2,00 2 0 2,00 2 0 2,00 28 30 20,50 203,240 107013

5 855 MUHAMMET SAKA 11B 12 13 8,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 24 20 19,00 198,263 110198

6 856 CELİL TEMUÇİN 11B 12 13 8,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 24 20 19,00 198,263 110198

7 969 EMİR *  DEMİR 11B 14 13 10,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 24 26 17,50 193,453 113192

8 959 FURKAN DURSUN 11B 13 11 10,25 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 21 18 16,50 190,528 114908

9 966 BATUHAN KIROĞLU 11B 13 14 9,50 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 21 20 16,00 189,115 115775

10 703 MURATHAN BİROL 11B 13 15 9,25 4 1 3,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 21 22 15,50 187,608 116678

11 721 EFE KAĞAN YARUK 11B 16 11 13,25 16 11 13,25 180,293 120722

12 576 YAĞMUR KIZILASLAN 11B 13 8 11,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 14 9 11,75 176,055 122756

13 887 BİLAL  GÜÇLÜ 11B 9 13 5,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 1 6 -0,50 3 4 2,00 2 4 1,00 21 39 11,25 175,328 123117

14 854 AKSANUR SAĞUT 11B 7 8 5,00 1 4 0,00 2 0 2,00 1 0 1,00 5 0 5,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 16 19 11,25 175,285 123141

15 904 DAMLA BAŞAK KOCAAĞA11B 7 19 2,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 4 0,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 14 30 6,50 161,328 129185

16 95 AZRA DURSUN 11B 8 18 3,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 11 23 5,25 157,390 130636

17 318 HALE BAL 11B 7 20 2,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 10 40 0,00 141,840 135225

18 235 KENAN ÇORUH 11B 5 22 -0,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 8 35 -0,75 139,810 135487

19 616 MEDİNE NUR KAYALI 11B 3 17 -1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 6 25 -0,25

20 294 SUDENUR YEŞİL 11B 4 35 -4,75 1 3 0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 7 0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 13 55 -0,75

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 220 1120 1188 141578

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,5211,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,2523,68 39,32 253,110

Okul Ortalaması 15,2812,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 0,00 0,00 0,00 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,7623,19 22,96 203,880

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 272 DİLARA PARILDAR 11C 21 15 17,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 1 0 1,00 34 22 28,50 225,868 90352

2 136 ESMA    LAÇİN 11C 18 14 14,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 31 17 26,75 220,940 94203

3 960 ÖZGE ŞIK 11C 18 18 13,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 31 24 25,00 215,785 98014

4 965 SERAP AYAZ 11C 15 22 9,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 30 31 22,25 207,930 103740

5 934 BERAT 11C 16 17 11,75 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 28 27 21,25 204,638 106047

6 302 EFSANUR ÖZTÜRK 11C 12 12 9,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 24 19 19,25 199,005 109744

7 615 MEDİNE ÖZTÜRK 11C 10 9 7,75 2 0 2,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 8 1,00 1 0 1,00 23 18 18,50 196,903 111078

8 970 AHMET TARIK AYAZ 11C 13 22 7,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 25 28 18,00 195,385 112019

9 892 YUSUF GÜLSÜM 11C 8 9 5,75 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 8 1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 23 21 17,75 194,908 112313

10 949 MARİNA BARATİ 11C 7 9 4,75 4 0 4,00 5 0 5,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 3 1,25 20 18 15,50 188,223 116327

11 321 CEREN OĞUL 11C 7 23 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 3 8 1,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 25 48 13,00 181,148 120278

12 0 BEYTULLAH SAKA 11C 13 20 8,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 23 40 13,00 180,260 120738

13 0 TUANA AYHAN 11C 8 9 5,75 1 0 1,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 16 14 12,50 179,003 121350

14 608 HAKTAN AKDAŞ 11C 15 25 8,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 0 1,00 22 39 12,25 177,858 121938

15 902 ABDURRAHMAN   KOSDİK11C 11 26 4,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 21 38 11,50 176,145 122715

16 333 REGAİP BAY AM 11C 15 18 10,50 1 3 0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 18 26 11,50 175,355 123107

17 911 HİLAL GÜÇLÜ 11C 9 14 5,50 2 0 2,00 3 2 2,50 14 16 10,00 171,485 124897

18 913 MER EM DANAYİYEN 11C 7 9 4,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 8 -1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 16 29 8,75 167,808 126497

19 875 KADİR BAYTEMÜR 11C 6 16 2,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 5 -1,25 2 1 1,75 11 33 2,75 150,045 133131

20 866 EREN KOCABEY 11C 9 31 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 12 48 0,00 141,838 135226

21 843 ABDULKADİR OĞUL 11C 5 29 -2,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 13 41 2,75

22 924 YUSUF DOĞAN 11C 1 11 -1,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 4 23 -1,75

23 957 SAİD AYDIN 11C 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 9 -2,25 1 17 -3,25



11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 220 1120 1188 141578

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,5211,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,2523,68 39,32 253,110

Okul Ortalaması 15,2812,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 0,00 0,00 0,00 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,7623,19 22,96 203,880

SINIF: 11C

KATILIMLAR
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11Ç SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 220 1120 1188 141578

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,5211,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,2523,68 39,32 253,110

Okul Ortalaması 15,2812,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 0,00 0,00 0,00 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,7623,19 22,96 203,880

SINIF: 11Ç

KATILIMLAR

1 44 ÖZLEM KIRMACI 11Ç 6 18 1,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 3 1,25 19 31 11,25 175,810 122880
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 220 1120 1188 141578

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,5211,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,2523,68 39,32 253,110

Okul Ortalaması 15,2812,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 0,00 0,00 0,00 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,7623,19 22,96 203,880

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 306 ASLI ARSLAN 11D 19 18 14,50 1 4 0,00 1 0 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 4 1,00 8 1 7,75 1 2 0,50 1 2 0,50 39 35 30,25 231,510 85971

2 206 YUNUS EMRE KANTAR 11D 19 11 16,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 32 14 28,50 225,958 90284

3 923 MELİSA BAŞARIR 11D 25 8 23,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 0 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 17 28,75 225,805 90411

4 894 ELİF ÖZER 11D 19 15 15,25 2 1 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 23 21,25 204,173 106373

5 837 DİLA SU KASAP 11D 14 10 11,50 1 1 0,75 2 0 2,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 21 12 18,00 194,855 112357

6 144 SAİME YILMAZ 11D 15 21 9,75 1 4 0,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 26 36 17,00 192,053 114012

7 864 MUSTAFA YILDIRIMTEPE11D 8 12 5,00 2 1 1,75 1 1 0,75 2 0 2,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 0 2,00 19 20 14,00 183,710 118907

8 368 UMUT BARIŞ BAYTEMUR11D 12 21 6,75 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 4 0 4,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 22 39 12,25 178,188 121788

9 870 ZAFER KAHRAMAN 11D 9 14 5,50 1 2 0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 17 21 11,75 176,770 122410

10 926 MERVE YEGEN 11D 8 14 4,50 2 0 2,00 1 2 0,50 3 1 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 16 26 9,50 170,085 125527

11 585 NİSANUR  BÜYÜKDAĞ 11D 9 9 6,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 2 0 2,00 13 14 9,50 169,813 125656

12 329 CANDAN KARADENİZ 11D 11 21 5,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 17 32 9,00 168,453 126207

13 275 EFE DOĞUKAN KOÇYİĞİT11D 13 25 6,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 17 33 8,75 167,548 126615

14 858 BURAK ONUR 11D 10 20 5,00 0 1 -0,25 4 6 2,50 0 1 -0,25 14 28 7,00 162,490 128695

15 948 OZAN KAYA 11D 11 17 6,75 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 15 33 6,75 161,508 129092

16 635 HUZEYFE AKPINAR 11D 9 22 3,50 1 2 0,50 2 0 2,00 12 24 6,00 159,665 129848

17 37 NUR CAKIR 11D 5 8 3,00 1 2 0,50 6 10 3,50 152,180 132468

18 872 UMUT KAHRIM* 11D 7 22 1,50 2 3 1,25 9 25 2,75 150,110 133106

19 927 NURULLAH DURSUN 11D 9 18 4,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 9 30 1,50 145,945 134287

20 918 ELİF TÜRK 11D 7 27 0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 10 36 1,00

21 231 EMRE TÜRK 11D 4 20 -1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 18 -4,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 7 52 -6,00
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11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 220 1120 1188 141578

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,5211,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,2523,68 39,32 253,110

Okul Ortalaması 15,2812,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 0,00 0,00 0,00 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,7623,19 22,96 203,880

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 881 NAZLI HASAS 11E 26 4 25,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 40 13 36,75 249,755 71767

2 846 YUNUS EMRE AKDAĞ 11E 26 8 24,00 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 40 20 35,00 244,600 75790

3 897 YAVUZ METİN 11E 21 4 20,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 5 0 5,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 34 11 31,25 233,795 84246

4 896 RABİA TAŞCIOĞLU 11E 23 5 21,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 34 16 30,00 229,793 87298

5 968 ŞEVVAL ELÇİ 11E 21 4 20,00 1 2 0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 30 17 25,75 217,105 97077

6 598 MUHAMMET İPEK 11E 20 5 18,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 28 18 23,50 210,503 101861

7 992 RAVZA KOÇYİĞİT 11E 18 4 17,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 25 15 21,25 203,955 106531

8 643 TUNAHAN YILDIZOĞLU 11E 13 7 11,25 1 2 0,50 2 2 1,50 2 0 2,00 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 24 16 20,00 200,918 108489

9 611 SEDEF SAĞIR 11E 10 7 8,25 1 1 0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 21 12 18,00 195,288 112074

10 182 RIZA KAHRIMAN 11E 17 8 15,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 24 23 18,25 195,135 112154

11 955 GÜLHANIM ULUBAY 11E 14 24 8,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 25 37 15,75 188,535 116116

12 827 BARAN MEHMEDOGLU 11E 12 4 11,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 18 9 15,75 188,135 116381

13 578 ALİ KEMAL FİDAN 11E 12 4 11,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 18 9 15,75 188,135 116381

14 330 HİLAL TEMEL 11E 12 16 8,00 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 4 0,00 1 2 0,50 22 26 15,50 187,790 116572

15 874 DAMLA DEMİR 11E 11 18 6,50 1 0 1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 1 0,75 19 23 13,25 181,200 120244

16 629 BÜŞRANUR ÖZER 11E 12 16 8,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 16 18 11,50 175,690 122934

17 871 DAMLA AKTAŞ 11E 11 28 4,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 21 42 10,50 173,200 124092

18 916 KEVSER AKBURAK 11E 14 10 11,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 15 20 10,00 170,705 125241

19 862 AHMET YOLCU 11E 4 16 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 10 21 4,75 156,345 131023

20 0 ALİM SAKA 11E 9 26 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 8 -1,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 17 55 3,25 151,480 132678

21 285 YUSUFİSLAMMERCAN 11E 8 22 2,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 1 11 -1,75 1 1 0,75 0 7 -1,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 11 64 -5,00 126,435 136175

22 877 EMİRHAN AKYILDIZ 11E 1 10 -1,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 5 19 0,25



11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 220 1120 1188 141578

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,5211,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,2523,68 39,32 253,110

Okul Ortalaması 15,2812,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 0,00 0,00 0,00 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,7623,19 22,96 203,880

SINIF: 11E

KATILIMLAR
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 220 1120 1188 141578

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,5211,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,2523,68 39,32 253,110

Okul Ortalaması 15,2812,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 0,00 0,00 0,00 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,7623,19 22,96 203,880

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 93 GÖRKEM EROL 12A 24 11 21,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 10 2 9,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 55 23 49,25 288,053 45072

2 87 SAMET EROLAN 12A 23 12 20,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 10 7 8,25 1 1 0,75 3 3 2,25 2 2 1,50 2 0 2,00 56 30 48,50 286,100 46291

3 123 EMİRHAN AKAGÜNDÜZ 12A 25 15 21,25 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 10 4 9,00 6 2 5,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 57 35 48,25 285,033 46950

4 253 ENES YEŞİLOĞLU 12A 29 11 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 12 1,00 3 2 2,50 3 4 2,00 2 4 1,00 3 3 2,25 58 42 47,50 282,248 48776

5 422 DAMLA KILIÇ 12A 32 8 30,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 1 4,75 2 0 2,00 2 2 1,50 1 3 0,25 53 22 47,50 281,700 49098

6 98 FURKAN USLU 12A 25 9 22,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 8 3 7,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 52 25 45,75 277,348 51943

7 426 EBUBEKİR MUTLU 12A 23 11 20,25 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 10 8 8,00 1 3 0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 52 32 44,00 272,528 55282

8 0 A KADİR 12A 20 10 17,50 1 0 1,00 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 10 6 8,50 2 1 1,75 2 5 0,75 2 4 1,00 1 1 0,75 48 28 41,00 263,645 61496

9 430 EMİR DEVELİ 12A 19 11 16,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 1 3 0,25 4 2 3,50 4 3 3,25 4 1 3,75 47 25 40,75 263,373 61672

10 249 İLAYDA CEYLAN 12A 22 9 19,75 1 3 0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 1 4,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 0 2,00 44 21 38,75 256,698 66600

11 421 ALPEREN AYDIN 12A 22 18 17,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 6 4 5,00 5 2 4,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 1 3 0,25 49 46 37,50 253,045 69301

12 149 HAYRUNNİSA TOPAL 12A 24 13 20,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 5 1 4,75 1 5 -0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 43 27 36,25 249,018 72351

13 398 AYSU ŞEREFLİOĞLU 12A 16 12 13,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 8 0 8,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 39 22 33,50 241,710 78096

14 258 SÜLEYMAN GÜÇLÜ 12A 13 21 7,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 10 6 8,50 2 0 2,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 43 42 32,50 239,213 80007

15 332 NAZLI ŞENTÜRK 12A 20 6 18,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 4 4,00 3 2 2,50 1 1 0,75 38 21 32,75 238,630 80465

16 0 SALLİ LÜLECİ 12A 12 16 8,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 0 2,00 1 1 0,75 22 33 13,75 182,545 119504
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 220 1120 1188 141578

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,5211,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,2523,68 39,32 253,110

Okul Ortalaması 15,2812,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 0,00 0,00 0,00 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,7623,19 22,96 203,880

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 434 BİLAL BAYKAL 12B 26 10 23,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 7 4 6,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 0 2,00 52 21 46,75 280,300 50015

2 436 NAİM FURKAN BAYRAM 12B 21 5 19,75 5 0 5,00 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 9 0 9,00 1 0 1,00 2 0 2,00 48 6 46,50 279,983 50210

3 171 ABDULSAMET KARAKUŞ12B 15 14 11,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 2 11,50 2 4 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 47 26 40,50 262,995 61979

4 645 FURKAN KARAASLAN 12B 15 14 11,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 2 11,50 2 4 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 47 26 40,50 262,995 61979

5 203 YSF ERBY 12B 16 19 11,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 14 2 13,50 0 6 -1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 49 37 39,75 260,683 63628

6 435 EMRAH GÜNER 12B 24 13 20,75 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 7 3 6,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 47 28 40,00 260,203 63954

7 571 HASAN MERT MERCİMEK12B 15 18 10,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 10 1 9,75 1 6 -0,50 4 2 3,50 3 2 2,50 47 33 38,75 257,880 65696

8 187 AHSEN 12B 21 7 19,25 3 0 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 2 3,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 41 12 38,00 254,408 68235

9 216 DOUKAN SAKA 12B 19 13 15,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 8 3 7,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 43 21 37,75 254,048 68529

10 415 GÖKDENİZ KUYRUK 12B 16 18 11,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 12 4 11,00 0 1 -0,25 0 6 -1,50 2 2 1,50 3 3 2,25 46 41 35,75 248,560 72707

11 437 MERT ÇAKICI 12B 19 14 15,50 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 7 7 5,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 2 0,50 42 29 34,75 245,080 75408

12 207 SİNEM TOKAY 12B 25 12 22,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 3 0,25 0 5 -1,25 41 29 33,75 241,055 78597

13 202 DAMLA DURĞUT 12B 25 10 22,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 2 0 2,00 39 23 33,25 239,670 79651

14 278 OĞUZHAN MERT DOĞAN12B 16 13 12,75 3 0 3,00 2 0 2,00 2 0 2,00 8 1 7,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 37 21 31,75 236,398 82168

15 252 EMİN KILIÇ 12B 14 10 11,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 35 20 30,00 231,215 86214

16 303 UMUT ASAF GAZİ 12B 19 9 16,75 1 2 0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 35 20 30,00 230,563 86718

17 408 DİLAN KIRMIZIOĞLU 12B 16 12 13,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 5 0 5,00 5 2 4,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 34 18 29,50 229,510 87525

18 117 SAMET ORUÇ 12B 12 12 9,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 9 7 7,25 31 21 25,75 218,595 95928

19 208 ŞEYMA 12B 16 14 12,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 5 0 5,00 5 1 4,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 31 22 25,50 217,545 96756

20 375 ELİF 12B 15 15 11,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 2 3,50 1 1 0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 28 23 22,25 207,783 103850

21 221 MEHMET K 12B 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 4 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 18 8 16,00
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 220 1120 1188 141578

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,5211,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,2523,68 39,32 253,110

Okul Ortalaması 15,2812,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 0,00 0,00 0,00 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,7623,19 22,96 203,880

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 72 HANİFE SAĞUT 12C 34 3 33,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 5 7,75 1 0 1,00 1 1 0,75 61 12 58,00 312,908 31532

2 170 EMİR ORUÇ 12C 34 4 33,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 3 3,25 1 0 1,00 56 9 53,75 300,075 38151

3 263 NUREYNA CEREN 12C 28 9 25,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 50 14 46,50 279,163 50750

4 218 ELİFSU SABIRLI 12C 27 5 25,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 2 4,50 48 8 46,00 277,573 51807

5 145 KADİR ARDA TOKDEMİR12C 27 8 25,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 7 2 6,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 50 17 45,75 276,975 52202

6 999 HAYRUNİSA ŞAHİN 12C 24 9 21,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 2 4,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 45 17 40,75 262,298 62489

7 121 MEHMET EFE  KATIRCI 12C 20 10 17,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 9 3 8,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 1 0,75 2 0 2,00 45 25 38,75 256,860 66480

8 269 M YİĞİT KORKUSUZ 12C 17 16 13,00 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 10 5 8,75 1 3 0,25 1 0 1,00 44 27 37,25 252,855 69468

9 352 ŞEYMA KALACOŞ 12C 22 11 19,25 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 3 3,25 41 17 36,75 250,483 71233

10 322 İLAYDA ÜLKER 12C 23 10 20,50 5 0 5,00 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 40 14 36,50 249,565 71905

11 344 DİLARA ORHAN 12C 18 8 16,00 5 0 5,00 1 0 1,00 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 36 11 33,25 240,415 79063

12 997 AHMET CAN ŞAHİN 12C 16 11 13,25 2 2 1,50 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 13 3 12,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 25 32,75 239,163 80052

13 181 MUHAMMED SAYMAZ 12C 16 14 12,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 14 5 12,75 39 27 32,25 237,770 81130

14 60 FERİT ÖZER 12C 17 15 13,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 12 4 11,00 39 27 32,25 237,673 81208

15 139 SAMET SAKA 12C 16 16 12,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 1 0,75 2 3 1,25 11 4 10,00 34 27 27,25 222,735 92805

16 242 ESMA AYSU 12C 14 8 12,00 1 0 1,00 5 0 5,00 9 3 8,25 29 11 26,25 219,715 95133

17 356 ZİDA ERYILMAZ 12C 20 12 17,00 1 4 0,00 1 2 0,50 2 0 2,00 2 3 1,25 2 2 1,50 28 23 22,25 206,985 104403

18 219 SILA        I 12C 14 6 12,50 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 22 9 19,75 200,020 109082

19 214 ONUR BAYRAM 12C 13 10 10,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 23 16 19,00 198,015 110336

20 307 BERAT S AKA 12C 14 19 9,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 23 30 15,50 187,588 116696
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 220 1120 1188 141578

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,5211,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,2523,68 39,32 253,110

Okul Ortalaması 15,2812,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 0,00 0,00 0,00 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,7623,19 22,96 203,880

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 440 BUSE TOPCU 12D 28 11 25,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 6 2,50 48 20 43,00 268,578 58005

2 310 TURGUT KABAN 12D 23 9 20,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 42 19 37,25 251,918 70182

3 113 N FURKAN PAMUKCU 12D 23 10 20,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 4 3,00 0 1 -0,25 41 17 36,75 250,310 71350

4 702 NAZLI KIZILASLAN 12D 24 15 20,25 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 4 2,00 42 22 36,50 249,598 71884

5 432 FATİH ŞAHİN 12D 19 7 17,25 3 0 3,00 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 37 10 34,50 244,018 76267

6 372 İLAYDA TANRIKULU 12D 23 8 21,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 37 15 33,25 239,755 79584

7 183 HÜMEYRA KURT 12D 25 8 23,00 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 36 11 33,25 239,415 79860

8 343 YASER YILDIRIMTEPE 12D 21 12 18,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 37 20 32,00 236,490 82100

9 590 CEM KANAT 12D 17 13 13,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 33 17 28,75 227,078 89424

10 200 BEYZANUR TAŞKN 12D 17 8 15,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 33 18 28,50 226,130 90171

11 270 GÜLAY KÖKSALAN 12D 18 7 16,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 29 11 26,25 219,243 95443

12 325 SAMET DOĞAN 12D 15 12 12,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 27 25 20,75 203,115 107091

13 350 UMUT KAYMAK 12D 16 17 11,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 27 30 19,50 199,363 109492

14 260 HASAN GHASEMİ 12D 12 15 8,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 22 28 15,00 186,288 117432

15 357 ALİHAN ÇALIŞKAN 12D 11 10 8,50 2 3 1,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 16 14 12,50 178,645 121555

16 361 İSMAİL HAKKI SAKA 12D 10 18 5,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 17 35 8,25 166,190 127182

17 268 SILA  ÖZGER 12D 6 29 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 4 1,00 1 0 1,00 14 45 2,75 150,508 132997

18 234 BETÜL OKUMUŞ 12D 6 28 -1,00 2 2 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 15 49 2,75 150,475 133005
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 220 1120 1188 141578

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,5211,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,2523,68 39,32 253,110

Okul Ortalaması 15,2812,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 0,00 0,00 0,00 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,7623,19 22,96 203,880

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 177 HANİFE SERTOĞLU 12E 24 14 20,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 1 6,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 44 26 37,50 252,645 69623

2 213 TUBAASLAN 12E 16 11 13,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 37 18 32,50 238,518 80559

3 224 PINAR ÖZER 12E 18 9 15,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 32 12 29,00 227,613 89012

4 232 NUREFŞAN ORHAN 12E 19 11 16,25 2 2 1,50 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 2 2 1,50 32 17 27,75 223,693 92044

5 580 ELİF YILMAZ 12E 9 2 8,50 4 1 3,75 1 0 1,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 5 2,75 26 8 24,00 213,375 99732

6 632 CANSU SEYMEN 12E 13 23 7,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 30 32 22,00 207,548 104003

7 265 HAMZA AKASLAN 12E 17 14 13,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 5 0 5,00 2 1 1,75 26 17 21,75 205,930 105149

8 315 ERHAN DEMİRHAN 12E 15 8 13,00 2 3 1,25 2 0 2,00 1 2 0,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 25 14 21,50 205,320 105558

9 70 SILA GÜLLÜ 12E 9 23 3,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 26 26 19,50 200,468 108796

10 364 ÜMİT TÜRKOĞLU 12E 12 11 9,25 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 23 15 19,25 198,923 109804

11 404 YAĞMUR YILMAZ 12E 14 13 10,75 5 0 5,00 19 13 15,75 188,168 116360

12 603 AHMET KÖSE 12E 10 15 6,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 2 4 1,00 21 23 15,25 187,243 116889

13 274 LEVENT TÜRK 12E 5 10 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 19 17 14,75 186,220 117475

14 0 ZEYNEP T ABDÜLH MİT 12E 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 15 2 14,50 185,830 117727

15 240 ŞAHİN ÖNÜL 12E 12 12 9,00 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 17 19 12,25 177,825 121953

16 137 YAHYA BURAK 12E 10 12 7,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 16 20 11,00 174,310 123638

17 584 RECEP UÇAR 12E 3 10 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 13 13 9,75 171,410 124937

18 210 TALİP YILMAZ 12E 3 10 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 12 14 8,50 167,635 126579

19 261 RAMAZAN SALİH AĞBAL12E 3 10 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 7 21 1,75 147,250 133916
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12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 220 1120 1188 141578

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,5211,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,2523,68 39,32 253,110

Okul Ortalaması 15,2812,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 0,00 0,00 0,00 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,7623,19 22,96 203,880

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 293 EMİN SEYHAN 12F 33 6 31,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 6 0 6,00 1 0 1,00 56 9 53,75 300,270 38049

2 441 CAN KALACOŞ 12F 27 11 24,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 47 16 43,00 268,788 57866

3 259 EMİRHAN İBİŞ 12F 28 8 26,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 2 3,50 1 0 1,00 46 14 42,50 267,010 59108

4 362 MÜNEVVER TERZİ 12F 23 15 19,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 41 20 36,00 248,328 72887

5 355 HARUN KAYMAK 12F 24 11 21,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 41 20 36,00 248,018 73135

6 589 DERVİŞ ABİK 12F 23 14 19,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 41 25 34,75 244,510 75874

7 646 MEHLİKA KIRDAN 12F 25 12 22,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 38 22 32,50 237,360 81449

8 391 GÖKSU SARAL 12F 20 18 15,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 3 0,25 1 4 0,00 1 0 1,00 2 1 1,75 39 30 31,50 235,225 83095

9 581 ELİF GÜLHAN 12F 18 15 14,25 2 2 1,50 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 35 21 29,75 230,103 87039

10 0 MEDİNE SANCAK 12F 20 8 18,00 3 0 3,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 1 1 0,75 33 15 29,25 228,065 88675

11 267 HİLAL KÖSE 12F 20 8 18,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 27 13 23,75 211,355 101227

12 0 ELAENUR   Ü 12F 19 11 16,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 28 18 23,50 210,878 101577

13 395 MELİKE NUR ZİYPAK 12F 20 8 18,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 27 14 23,50 210,620 101772

14 223 MERYEM MELEKOĞLU 12F 20 9 17,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 26 17 21,75 205,378 105523

15 374 OSMAN BOZO 12F 15 8 13,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 2 3,50 23 19 18,25 195,425 111997

16 379 İSA DURSUN 12F 13 16 9,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 22 23 16,25 189,895 115282

17 401 HİRANUR TİRYAKİ 12F 11 9 8,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 4 1 3,75 1 0 1,00 19 12 16,00 189,223 115709

18 227 EMİR ORUÇ 12F 9 24 3,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 21 32 13,00 180,870 120429

19 414 MİKAİL AYIŞIK 12F 10 18 5,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 17 28 10,00 171,485 124897
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 220 1120 1188 141578

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 21,52 11,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,25 23,68 39,32 253,110

İl Ortalaması 19,45 11,35 16,61 2,07 1,88 1,60 2,11 1,49 1,74 2,44 1,32 2,11 3,88 0,61 3,72 0,00 0,00 0,00 5,10 2,73 4,42 0,83 0,33 0,75 0,95 1,42 0,59 1,28 0,82 1,07 1,17 0,95 0,93 39,28 22,90 33,54 235,110

İlçe Ortalaması 19,70 11,31 16,87 2,09 1,88 1,62 2,13 1,50 1,75 2,48 1,30 2,16 3,90 0,60 3,74 0,00 0,00 0,00 5,29 2,82 4,59 0,87 0,35 0,78 0,99 1,46 0,62 1,35 0,85 1,13 1,21 0,99 0,96 40,01 23,06 34,22 237,080

Okul Ortalaması 15,28 12,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 0,00 0,00 0,00 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,76 23,19 22,96 203,880

KATILIMLAR

1 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 12A 16 21,81 12,06 18,80 2,19 2,06 1,67 2,13 1,69 1,70 2,69 1,44 2,33 4,44 0,56 4,30 6,75 4,13 5,72 1,25 0,75 1,06 1,94 3,06 1,17 2,19 2,31 1,61 1,88 1,56 1,48 47,27 29,62 39,84 260,060

2 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 12C 20 20,70 10,20 18,15 2,75 1,55 2,36 1,95 1,45 1,59 2,80 0,95 2,56 4,25 0,70 4,08 6,30 2,50 5,68 0,00 0,10 -0,02 0,30 0,60 0,15 0,30 0,10 0,28 0,25 0,15 0,21 39,60 18,30 35,04 245,440

3 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 12B 21 17,38 12,00 14,38 2,71 1,19 2,42 1,62 1,29 1,30 2,86 1,29 2,54 4,33 0,52 4,20 6,76 2,29 6,19 0,00 0,05 -0,01 1,38 2,48 0,76 1,38 1,00 1,13 1,48 1,00 1,23 39,90 23,11 34,14 234,260

4 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 12F 19 19,89 12,05 16,88 1,79 1,89 1,32 2,05 1,37 1,71 2,37 1,26 2,05 4,00 0,68 3,83 1,58 1,05 1,32 0,21 0,53 0,08 0,58 0,00 0,58 0,53 0,53 0,39 33,00 19,36 28,16 224,880

5 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 12D 18 17,44 13,17 14,15 2,11 1,94 1,62 2,39 1,28 2,07 2,89 1,22 2,58 3,17 1,22 2,86 1,33 2,06 0,82 0,44 1,06 0,18 0,44 0,39 0,35 0,50 0,22 0,44 30,71 22,56 25,07 215,950

6 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 11A 20 14,90 11,20 12,10 1,10 1,65 0,69 1,00 1,50 0,62 1,80 1,55 1,41 3,60 0,85 3,39 3,25 2,05 2,74 0,05 0,00 0,05 0,85 1,45 0,49 0,90 1,65 0,49 1,00 0,90 0,78 28,45 22,80 22,76 209,200

7 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 12E 19 11,16 11,47 8,29 2,16 1,53 1,78 2,21 0,79 2,01 1,53 0,79 1,33 4,16 0,47 4,04 1,16 1,47 0,79 0,00 0,05 -0,01 0,42 0,26 0,36 0,21 0,26 0,14 0,16 0,11 0,13 23,17 17,20 18,86 197,890

8 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 11E 22 14,32 11,36 11,48 1,23 2,36 0,64 1,05 2,36 0,45 1,50 1,23 1,19 2,82 1,05 2,56 1,14 1,77 0,69 0,05 0,09 0,02 0,18 0,86 -0,03 0,05 0,77 -0,15 0,27 1,05 0,01 22,61 22,90 16,86 184,930

9 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 11Ç 1 6,00 18,00 1,50 0,00 2,00 -0,50 4,00 1,00 3,75 5,00 0,00 5,00 1,00 1,00 0,75 0,00 4,00 -1,00 1,00 2,00 0,50 2,00 3,00 1,25 19,00 31,00 11,25 175,810

10 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 11B 20 11,20 15,10 7,42 1,25 2,05 0,74 1,10 1,70 0,68 1,10 1,15 0,81 3,00 0,90 2,78 0,45 1,25 0,14 0,35 1,25 0,04 0,50 0,55 0,36 0,50 0,50 0,38 19,45 24,45 13,35 167,250

11 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 11C 23 10,61 16,43 6,50 0,57 2,35 -0,02 2,48 1,83 2,02 1,87 1,74 1,43 2,91 1,30 2,59 0,96 2,35 0,37 0,09 0,13 0,05 0,04 0,74 -0,14 0,43 0,43 0,33 0,26 0,39 0,16 20,22 27,69 13,29 163,070

12 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 11D 21 11,57 16,81 7,37 1,05 2,33 0,46 0,81 1,19 0,51 0,90 1,57 0,51 2,38 0,76 2,19 0,52 2,05 0,01 0,38 0,24 0,32 0,24 0,90 0,01 0,10 0,33 0,01 0,19 0,48 0,07 18,14 26,66 11,46 162,900



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 220 1120 1188 141578

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 21,52 11,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,25 23,68 39,32 253,110

İl Ortalaması 19,45 11,35 16,61 2,07 1,88 1,60 2,11 1,49 1,74 2,44 1,32 2,11 3,88 0,61 3,72 0,00 0,00 0,00 5,10 2,73 4,42 0,83 0,33 0,75 0,95 1,42 0,59 1,28 0,82 1,07 1,17 0,95 0,93 39,28 22,90 33,54 235,110

İlçe Ortalaması 19,70 11,31 16,87 2,09 1,88 1,62 2,13 1,50 1,75 2,48 1,30 2,16 3,90 0,60 3,74 0,00 0,00 0,00 5,29 2,82 4,59 0,87 0,35 0,78 0,99 1,46 0,62 1,35 0,85 1,13 1,21 0,99 0,96 40,01 23,06 34,22 237,080

Okul Ortalaması 15,28 12,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 0,00 0,00 0,00 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,76 23,19 22,96 203,880

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Okul
(220)

15,28 12,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,76 23,19 22,96 203,880

İlçe
(1120)

19,70 11,31 16,87 2,09 1,88 1,62 2,13 1,50 1,75 2,48 1,30 2,16 3,90 0,60 3,74 5,29 2,82 4,59 0,87 0,35 0,78 0,99 1,46 0,62 1,35 0,85 1,13 1,21 0,99 0,96 40,01 23,06 34,22 237,080

İl
(1188)

19,45 11,35 16,61 2,07 1,88 1,60 2,11 1,49 1,74 2,44 1,32 2,11 3,88 0,61 3,72 5,10 2,73 4,42 0,83 0,33 0,75 0,95 1,42 0,59 1,28 0,82 1,07 1,17 0,95 0,93 39,28 22,90 33,54 235,110

Genel
(141578)

21,52 11,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,25 23,68 39,32 253,110

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
11A
(20)

14,90 11,20 12,10 1,10 1,65 0,69 1,00 1,50 0,62 1,80 1,55 1,41 3,60 0,85 3,39 3,25 2,05 2,74 0,05 0,00 0,05 0,85 1,45 0,49 0,90 1,65 0,49 1,00 0,90 0,78 28,45 22,80 22,76 209,200

11B
(20)

11,20 15,10 7,42 1,25 2,05 0,74 1,10 1,70 0,68 1,10 1,15 0,81 3,00 0,90 2,78 0,45 1,25 0,14 0,35 1,25 0,04 0,50 0,55 0,36 0,50 0,50 0,38 19,45 24,45 13,35 167,250

11C
(23)

10,61 16,43 6,50 0,57 2,35 -0,02 2,48 1,83 2,02 1,87 1,74 1,43 2,91 1,30 2,59 0,96 2,35 0,37 0,09 0,13 0,05 0,04 0,74 -0,14 0,43 0,43 0,33 0,26 0,39 0,16 20,22 27,69 13,29 163,070

11Ç
(1)

6,00 18,00 1,50 0,00 2,00 -0,50 4,00 1,00 3,75 5,00 0,00 5,00 1,00 1,00 0,75 0,00 4,00 -1,00 1,00 2,00 0,50 2,00 3,00 1,25 19,00 31,00 11,25 175,810

11D
(21)

11,57 16,81 7,37 1,05 2,33 0,46 0,81 1,19 0,51 0,90 1,57 0,51 2,38 0,76 2,19 0,52 2,05 0,01 0,38 0,24 0,32 0,24 0,90 0,01 0,10 0,33 0,01 0,19 0,48 0,07 18,14 26,66 11,46 162,900

11E
(22)

14,32 11,36 11,48 1,23 2,36 0,64 1,05 2,36 0,45 1,50 1,23 1,19 2,82 1,05 2,56 1,14 1,77 0,69 0,05 0,09 0,02 0,18 0,86 -0,03 0,05 0,77 -0,15 0,27 1,05 0,01 22,61 22,90 16,86 184,930

12A
(16)

21,81 12,06 18,80 2,19 2,06 1,67 2,13 1,69 1,70 2,69 1,44 2,33 4,44 0,56 4,30 6,75 4,13 5,72 1,25 0,75 1,06 1,94 3,06 1,17 2,19 2,31 1,61 1,88 1,56 1,48 47,27 29,62 39,84 260,060

12B
(21)

17,38 12,00 14,38 2,71 1,19 2,42 1,62 1,29 1,30 2,86 1,29 2,54 4,33 0,52 4,20 6,76 2,29 6,19 0,00 0,05 -0,01 1,38 2,48 0,76 1,38 1,00 1,13 1,48 1,00 1,23 39,90 23,11 34,14 234,260

12C
(20)

20,70 10,20 18,15 2,75 1,55 2,36 1,95 1,45 1,59 2,80 0,95 2,56 4,25 0,70 4,08 6,30 2,50 5,68 0,00 0,10 -0,02 0,30 0,60 0,15 0,30 0,10 0,28 0,25 0,15 0,21 39,60 18,30 35,04 245,440

12D
(18)

17,44 13,17 14,15 2,11 1,94 1,62 2,39 1,28 2,07 2,89 1,22 2,58 3,17 1,22 2,86 1,33 2,06 0,82 0,44 1,06 0,18 0,44 0,39 0,35 0,50 0,22 0,44 30,71 22,56 25,07 215,950

12E
(19)

11,16 11,47 8,29 2,16 1,53 1,78 2,21 0,79 2,01 1,53 0,79 1,33 4,16 0,47 4,04 1,16 1,47 0,79 0,00 0,05 -0,01 0,42 0,26 0,36 0,21 0,26 0,14 0,16 0,11 0,13 23,17 17,20 18,86 197,890

12F
(19)

19,89 12,05 16,88 1,79 1,89 1,32 2,05 1,37 1,71 2,37 1,26 2,05 4,00 0,68 3,83 1,58 1,05 1,32 0,21 0,53 0,08 0,58 0,00 0,58 0,53 0,53 0,39 33,00 19,36 28,16 224,880

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
BAYBURT LİSESİ okulunda 220 12

BAYBURT MERKEZ ilçesinde 1120 72 9
BAYBURT ilinde 1188 78 11 3

Genelde 141578 12230 1777 433 81

DERECELER

Genelde sınava 1777 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1349. oldu

BAYBURT ilinde sınava 11 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 8. oldu

BAYBURT MERKEZ ilçesinde sınava 9 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 7. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[-] Metne Sözcük Yerleştirme 1 0,33 0,63 33

[+] Sözcükte Anlam 3 1,59 0,94 53

[-] İki Cümleyi Birleştirme 1 0,45 0,45 45

[-] İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0,36 0,50 36

[-] Parçadaki Cümlelerin İçerik ve
Özellikleri

1 0,44 0,40 44

[-] Ses Bilgisi - Karma 1 0,40 0,13 40

[-] Çekim Ekleri ve Türleri 1 0,26 0,21 26

[-] Fiilimsiler - Karma 1 0,11 0,26 11

[-] Noktalama İşaretleri - Karma 3 1,07 0,83 36

[-] Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0,32 0,19 32

[-] Yazım Kuralları - Karma 1 0,27 0,49 27

[-] Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0,49 0,38 49

[-] Paragrafta Anlatım Akışını Bozan
Cümle

1 0,47 0,37 47

[+] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,51 0,38 51

[-] Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1,41 1,73 28

[+] Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

1 0,58 0,20 58

[-] Paragrafın Yorumlanması 8 2,83 2,33 35

[-] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1,62 1,34 41

[-] Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu
Belirleme

2 0,50 0,56 25

[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,27 0,53 27

[-] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0,71 0,65 36

[-] Diyaloğun Yorumlanması 1 0,21 0,41 21

[-] Paragrafın Konusu 1 0,44 0,23 44

[-] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1,90 1,35 32

[+] KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1,05 0,58 53

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0,30 0,46 30

[-] Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0,31 0,31 31

[-] Devrimler Çağında Devlet-Toplum
İlişkileri

1 0,46 0,35 46

[-] 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
ve Dünya

1 0,29 0,33 29

[-] Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0,65 0,90 32

Coğrafya-1
[-] Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0,04 0,44 4

[-] Atmosfer ve İklim 1 0,16 0,38 16

[-] Nüfus 1 0,35 0,35 35

[+] Bölgeler 1 0,50 0,13 50

[+] Afetler 1 0,64 0,20 64

Felsefe
[-] Felsefi Düşünce 1 0,29 0,26 29

[+] Ahlak Felsefesi 1 0,50 0,25 50

[+] MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl
Filozoflarının Felsefi Görüşleri

1 0,51 0,15 51

[-] Sanat Felsefesi 1 0,07 0,50 7

[+] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Filozoflarının Felsefi Görüşleri

1 0,61 0,12 61

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0,65 0,17 65

[+] İslam ve İbadet 1 0,70 0,18 70

[+] Allah İnsan İlişkisi 1 0,81 0,07 81

[+] Din ve İslam 1 0,75 0,13 75

[+] İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi
ve Fıkhi Yorumlar

1 0,60 0,28 60

Felsefe (Seçmeli)
[-] Bilim Felsefesi 1 0 0 0

[-] Felsefenin İnsan ve Toplum
Hayatındaki Rolü

1 0 0 0

[-] Sanat Felsefesi 1 0 0 0

[-] Varlık Felsefesi 1 0 0 0

[-] 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı
Nitelikleri

1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] Rasyonel Sayılar 1 0,21 0,15 21

[-] Ondalık Sayılar 1 0,24 0,10 24

[-] Üslü ifadeler 1 0 0,05 0

[-] Köklü ifadeler 1 0,05 0,07 5

[-] Dört İşlem Yeteneği 1 0,31 0,08 31

[-] Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0,14 0,17 14

[-] Tek ve Çift Sayılar 1 0,23 0,06 23

[-] Rutin Olmayan Problemler 2 0,16 0,13 8

[-] Sayı Problemleri 6 0,85 0,31 14

[-] Fonksiyonlarda İşlemler 1 0,02 0,07 2

[-] Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0,00 0,05 0

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,02 0,03 2

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,01 0,09 1

[-] Sayı Basamakları 1 0,10 0,05 10

[-] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,05 0,07 5

[-] Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0,06 0,04 6

[-] Hareket Problemleri 1 0,01 0,05 1

[-] Kesir Problemleri 1 0,00 0,03 0

[-] Grafik Problemleri 1 0,03 0,05 3

[-] Yaş Problemleri 1 0 0,01 0

[-] Periyodik Durumlar 1 0,03 0,10 3

[-] KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0,13 0,30 4

Geometri
[-] Geometrik Kavramlar ve Doğruda
Açılar

1 0,01 0,00 1

[-] Üçgende Açılar 1 0,00 0,01 0

[-] Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0,00 0,04 0

[-] Üçgenlerin Benzerliği 1 0,01 0,03 1

[-] Üçgende Alan 1 0,03 0,01 3

[-] Kare 1 0,02 0 2

[-] Yamuk 1 0,01 0 1

[-] Çokgenler 1 0,02 0 2

[-] Prizmalar 1 0,02 0,01 2

[-] KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0,01 0,02 1

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Basınç 1 0,19 0,11 19

[-] Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim
Hızı

1 0,18 0,17 18

[-] Küresel Aynalar 1 0,04 0,15 4

[-] Elektrik Devreleri 1 0,05 0,25 5

[-] Mekanik Enerji 1 0,07 0,13 7

[-] Akım ve Manyetik Alan 1 0,01 0,10 1

[-] Su Dalgası 1 0,00 0,28 0

Kimya
[-] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,39 0,15 39

[-] Elementlerin Sınıflandırılması 1 0,03 0,18 3

[-] Zayıf Etkileşimler / Van der Waals
Kuvvetleri

1 0,01 0,13 1

[-] Sıvılar 1 0,07 0,06 7

[-] Kimyasal Hesaplamalar / Miktar
İçeren Problemler

1 0,04 0,05 4

[-] Asitler ve Bazlar 1 0,04 0,08 4

[-] Karışımların Sınıflandırılması 1 0,04 0,04 4

Biyoloji
[-] Hücre Zarı 1 0,05 0,07 5

[-] Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0,03 0,08 3

[-] Canlıların Sınıflandırılması (Genel
Özellikler)

1 0,12 0,22 12

[-] Mayoz 1 0,04 0,06 4

[-] Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0,07 0,08 7

[-] Ekosistem Ekolojisi 1 0,31 0,12 31



TYT İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

BAYBURT BİLGİ SARMAL TG TYT 3 1188 141578

Sıra Okul Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 21,52 11,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,25 23,68 39,32 253,110

İl Ortalaması 19,45 11,35 16,61 2,07 1,88 1,60 2,11 1,49 1,74 2,44 1,32 2,11 3,88 0,61 3,72 0,00 0,00 0,00 5,10 2,73 4,42 0,83 0,33 0,75 0,95 1,42 0,59 1,28 0,82 1,07 1,17 0,95 0,93 39,28 22,90 33,54 235,110

KATILIMLAR

1 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT FEN LİSESİ 186 26,43 8,91 24,20 2,80 1,47 2,43 2,34 1,20 2,04 3,22 1,18 2,93 4,41 0,23 4,35 13,42 4,37 12,33 2,92 0,74 2,73 2,27 2,25 1,71 3,58 1,44 3,22 2,87 1,61 2,46 64,26 23,40 58,40 313,090

2
BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT MİLLÎ İRADE
ANADOLU LİSESİ

191 26,28 8,84 24,07 2,78 1,71 2,35 2,54 1,48 2,18 3,22 1,10 2,94 4,57 0,32 4,49 8,10 3,41 7,25 1,46 0,42 1,36 1,38 1,96 0,89 1,98 1,03 1,73 1,84 1,32 1,51 54,15 21,59 48,77 286,320

3
BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
REKABET KURUMU KIZ
ANADOLU LİSESİ

161 21,52 11,81 18,56 2,14 2,12 1,61 2,40 1,54 2,01 2,95 1,47 2,58 4,22 0,65 4,06 0,02 0,01 0,02 2,84 2,15 2,31 0,24 0,12 0,21 0,62 1,03 0,36 0,73 0,53 0,60 0,88 0,84 0,67 38,56 22,27 32,99 238,440

4
BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT ANADOLU İMAM
HATİP LİSESİ

70 18,27 11,93 15,29 2,46 1,80 2,01 2,29 1,70 1,86 2,27 1,43 1,91 3,79 0,79 3,59 3,24 2,20 2,69 0,41 0,11 0,39 0,81 1,37 0,47 1,00 0,64 0,84 0,87 0,64 0,71 35,41 22,61 29,76 227,380

5
BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

6 18,67 13,50 15,29 1,33 2,33 0,75 2,67 1,83 2,21 1,00 1,50 0,62 4,17 0,83 3,96 1,83 1,17 1,54 0,17 0,17 0,12 0,33 0,00 0,33 0,33 0,33 0,25 0,67 0,50 0,54 31,17 22,16 25,61 217,440

6
BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT KIZ ANADOLU İMAM
HATİP LİSESİ

151 18,41 12,78 15,22 1,55 1,99 1,05 2,40 1,38 2,05 2,31 1,25 2,00 4,09 0,55 3,95 1,95 1,46 1,59 0,15 0,08 0,13 0,45 0,68 0,28 0,48 0,44 0,37 0,42 0,61 0,27 32,21 21,22 26,91 217,300

7
BAYBURT / DEMİRÖZÜ
MUSTAFA KÖSEOĞLU ÇOK
PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

39 17,38 13,31 14,06 1,59 2,33 1,01 2,15 1,67 1,74 2,00 1,72 1,57 3,90 0,79 3,70 1,49 1,21 1,19 0,08 0,05 0,06 0,31 0,59 0,16 0,10 0,26 0,04 0,49 0,31 0,41 29,49 22,24 23,94 208,740

8 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 220 15,28 12,99 12,03 1,68 1,91 1,20 1,70 1,50 1,32 1,99 1,29 1,67 3,52 0,83 3,32 2,66 2,05 2,15 0,15 0,12 0,12 0,55 1,18 0,25 0,61 0,69 0,44 0,62 0,63 0,46 28,76 23,19 22,96 203,880

9
BAYBURT / AYDINTEPE
AYDINTEPE ÇOK PROGRAMLI
ANADOLU LİSESİ

29 12,48 10,03 9,97 1,83 1,28 1,51 1,38 1,07 1,11 1,21 1,45 0,84 3,07 0,48 2,95 2,59 1,41 2,23 0,31 0,07 0,29 0,28 0,90 0,05 0,24 0,21 0,19 0,38 0,24 0,32 23,77 17,14 19,46 194,640

10
BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
DEMİRÖZÜ GÖKÇEDERE ÇOK
PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ.

30 14,10 14,87 10,38 1,73 2,67 1,07 2,37 1,90 1,89 1,73 1,47 1,37 3,83 0,50 3,71 2,43 1,30 2,11 0,17 0,33 0,08 0,23 0,20 0,18 0,50 0,27 0,43 27,09 23,51 21,22 180,110

11
BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ

105 6,71 12,12 3,68 1,08 2,11 0,55 0,90 1,90 0,43 0,84 1,54 0,45 1,84 1,22 1,53 2,23 4,50 1,10 0,29 1,02 0,03 0,64 2,01 0,14 0,56 1,30 0,24 0,49 1,30 0,16 15,58 29,02 8,31 132,650



TYT İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

BAYBURT BİLGİ SARMAL TG TYT 3 1188 141578

Sıra Okul Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 21,52 11,21 18,72 1,97 1,80 1,52 2,09 1,36 1,75 2,46 1,32 2,13 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,32 3,26 6,51 1,33 0,41 1,23 1,40 1,65 0,98 1,74 0,95 1,50 1,65 1,11 1,37 45,25 23,68 39,32 253,110

İl Ortalaması 19,45 11,35 16,61 2,07 1,88 1,60 2,11 1,49 1,74 2,44 1,32 2,11 3,88 0,61 3,72 0,00 0,00 0,00 5,10 2,73 4,42 0,83 0,33 0,75 0,95 1,42 0,59 1,28 0,82 1,07 1,17 0,95 0,93 39,28 22,90 33,54 235,110

KATILIMLAR
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BİLGİ SARMAL TG TYT 3

221,718 66,11
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  910
AHMETEMİNYAZICI 120 33 25 62 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(93594.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 90 706 730 93594 % 66,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 17 10 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CaDaBAeCc dcabacCCED CcbD beDdbBe       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız      cbCedC Ad DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  DACDDDa  a   BC          B B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C b  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

266,400 42,06
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  961
ALİ MRL 120 47 20 53 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59549.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 21 384 391 59549 % 42,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDaaABC  ae b eCaEDCCDab DdDEeBeDCABDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABEDCADCe CeAEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız           d  d C          B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  A  eBEa    Cc  aA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

178,318 85,97
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  935
ALİHAN AĞBAL 120 22 39 59 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(121718.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 164 930 980 121718 % 85,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 17 13 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DeB  e Eac eacCCc  bcaDac  EcB ca  c E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız c aD cDCebb Ad DE Ad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A  a d   b    a  d                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  be eB ca e CbCE de 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 0 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 2 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 1 4 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

242,208 54,89
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  839
ALPEREN KAYMAK 120 39 21 60 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77710.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 53 553 566 77710 % 54,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 13 10 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CaDaBAeCc dc  aDCCED CcbD beDdDBe CA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A  a c CedC AdDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  DACDDDa  a   BC          B B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C b  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

153,530 93,22
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  863
ANIL 120 9 20 91 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(131975.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 199 1027 1090 131975 % 93,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 12 21 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDaabB    e c D dEe  Dde b a a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız        e                  B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  c  e  c   dbcb    C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

194,793 79,38
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  595
AZRA DEMİREL 120 23 20 77 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(112384.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 134 846 886 112384 % 79,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız deCDcC b     eEA D C DCCDaD b DE cb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız Dbddb   DC E   AADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız a e b                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız    b   eb       e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 4 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

164,810 90,22
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  885
B E ARAZ 120 25 70 25 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(127726.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 191 996 1054 127726 % 90,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 32 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız bcDaedcCbEdabcecbdEabdcabdceabDdAcCeaacE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 16 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AccedAbbecadeEaccbdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 10 15 2,50 % 8

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 10 24 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız dbdaDDbaeccb   C     B   C         E    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 12 1 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız ccDaeBaaEdBbeDCaeAc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 2 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 0 8 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 1 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 1 0 100

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

196,063 78,84
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  830
BARIŞ ASLAN 120 22 15 83 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(111621.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 127 838 876 111621 % 78,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 11 18 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız deCD Ca      B b e  ED eDd  b edD ADaA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız           DECbAAADbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız       D          C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız     e  d           A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 0 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

244,703 53,48
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  905
ENES BEKMEZCİ 120 39 17 64 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75713.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 49 529 542 75713 % 53,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCD CaA     c  DDCCEa dDCD DbDEDBe CA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a A  ed  CaaCeAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız a     DDB       BC          B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EB    eCe       b  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

171,355 88,26
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  958
FATİH AKAR 120 14 16 90 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(124958.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 181 969 1024 124958 % 88,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız adCDeaBe   ECB A e C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız b     c        dA Ed     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız Cb a   D    a ca C     eE               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

156,698 92,45
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  954
FURKAN TAN 120 9 16 95 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(130890.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 197 1016 1077 130890 % 92,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 11 23 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C cda ae  de  DeCd b CD   b D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız      c         Dc eA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız c    e           A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 1 1 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

272,170 39,20
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  300
İREM SOL 120 47 11 62 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55503.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 17 351 355 55503 % 39,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız dBDCaA d ECBE DDCCEaCCaCD DeDEDBADCABD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız  a      e CeAEDDECAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 0 23 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 0 33 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız     DDD     B  C E       C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             Cc  BA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

169,378 88,88
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  953
KEREM ZANBAL 120 13 15 92 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(125837.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 185 980 1036 125837 % 88,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız C CD CBb                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız baeBd ceDb cbdA ADEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız    a                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız   cAe  C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 0 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

191,850 80,63
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  644
MEHMET AKİF İŞAŞIR 120 23 24 73 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(114152.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 137 862 903 114152 % 80,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 12 13 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDaabBC   e   DaCEa CDaD e DceBADbA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eBdbaeDb cbeAc DEaA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız cA          C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

198,543 77,72
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  128
RAVZA AYDEMİR 120 23 16 81 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(110038.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 122 824 860 110038 % 77,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 9 21 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDaCBe    dB   e a    aaD b DE    d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız D e c    C     AADEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız       DD                   e            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  B    eCD   aE    dA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 1 1 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

182,310 84,51
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  814
SEMİH BEKMEZCİ 120 23 37 60 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(119648.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 156 906 951 119648 % 84,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 14 13 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCDeCdA  eE c d DCCEebeDbe cA beB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aebed     cdeeAAbDEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız e   Ab       d              B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız cB cD ebccd  dC b  c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 0 5 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 1 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 1 0 100

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

228,648 62,31
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  829
SENA ALBAYRAK 120 33 14 73 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(88215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 77 651 670 88215 % 62,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBD BABC   B  DaCCEDCeD   cbD DBA CecDe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız  aEa b Ca CAAa  ECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  D                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız        aE   Cc      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 2 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

275,050 37,82
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  921
ŞEVVAL PAŞAOĞLU 120 48 11 61 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53547.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 15 331 335 53547 % 37,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız deCDBCaA E ECBE DDCCEaCdDCD DeDEDBADCABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız           DECeAbADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D  AbDD      B  C E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        Cc       a BA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

214,145 70,05
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  914
TAHA SAKA 120 31 27 62 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(99181.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 98 741 767 99181 % 70,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 12 16 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız deCD Cab  b  B  cDCCEDCCDa  ebacb       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCABaa ADCacb AAADEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız                  CBEd                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Ee Ab ebcc    C b eA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 2 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

261,355 44,62
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  988
TUNAHAN TOSUN 120 46 22 52 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63175.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 27 413 420 63175 % 44,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBCBADE   e beDCCEDCCDabCbdeEeBeDCABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCABEe  DCcECeAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız             d    Cd         B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Eec D eCca      C  c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 1 0 100

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

175,285 86,98
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  854
AKSANUR SAĞUT 120 16 19 85 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(123141.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 175 947 997 123141 % 86,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 8 25 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CaDdacBd bCeEA   C    c                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ddbDb DC     E DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız e b    a                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  b          ebe     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 2 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

157,390 92,27
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  95
AZRA DURSUN 120 11 23 86 5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(130636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 196 1014 1075 130636 % 92,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 18 14 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CaDbBeBe  acbA bbC  b b D a ebD dbed    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız b d   e  c     D  A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız                C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız       a             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 0 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 3 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 4 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 1 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

189,115 81,77
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  966
BATUHAN KIROĞLU 120 21 20 79 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(115775.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 141 879 922 115775 % 81,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 14 13 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCD aBbDE   BEeaab  aCCDde b bEa bD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DbAab  A  D     bDEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız                             a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız    d               A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 2 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 4 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

175,328 86,96
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  887
BİLAL  GÜÇLÜ 120 21 39 60 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(123117.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 174 946 996 123117 % 86,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 13 18 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız deacaaBbDE   BEeaab  bCCD  Cb           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DbAab dA beaacbebDEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 14 0 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız bdAecaeacBEAacdbeEaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 2 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 1 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

198,263 77,84
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  856
CELİL TEMUÇİN 120 24 20 76 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(110198.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 123 825 861 110198 % 77,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 13 15 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DaBbed   BEeaab  bCCD eCb Dd   b    DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AabDbADCb    E DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız                  a                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  c            e  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 2 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

161,328 91,25
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  904
DAMLA BAŞAK KOCAAĞA 120 14 30 76 6 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(129185.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 194 1003 1064 129185 % 91,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 19 14 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız baDbcdBeb  e AeD dccbbb D bAb  e a     E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız  aba dcC  bdAdaDEaAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız                C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız          b          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 4 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

180,293 85,27
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  721
EFE KAĞAN YARUK 120 16 11 93 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(120722.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 160 916 963 120722 % 85,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 11 13 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız b DaaABC  dc e DCdca CD D e DEeBADCA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 3 1 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

193,453 79,95
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  969
EMİR *  DEMİR 120 24 26 70 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(113192.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 135 853 893 113192 % 79,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 13 13 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBaDBCaADE  dBEA cCbaDeea  CDe      bb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız edAB  a DCaE   AbDEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız        a        e    e   e              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız    b  eC        e  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 1 2 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

190,528 81,16
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  959
FURKAN DURSUN 120 21 18 81 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(114908.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 138 869 912 114908 % 81,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 11 16 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCD aBbDE   BEe ab  aC D eCb  Ea bD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DbAab bA  D     bDEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız                             a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız    d               A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 3 1 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

141,840 95,51
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  318
HALE BAL 120 10 40 70 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(135225.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 208 1065 1131 135225 % 95,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 20 13 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız ecDdacdbeEe  ADbCede C b a d bb   a  D b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 14 6 -3,50 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız d cb b d b edb caded     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   e   c  b  d                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   D     b B b     D 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 4 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 2 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 1 0 100

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

139,810 95,70
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  235
KENAN ÇORUH 120 8 35 77 -0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(135487.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 210 1067 1133 135487 % 95,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 22 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız bdabdeebcdabC Ebb bdEaCd a bDeb         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız bdA becdab               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız   d   b  E                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  c  aD  b           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 1 3 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,20
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  616
MEDİNE NUR KAYALI 120 6 25 89 -0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(136203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 212 1073 1139 136203 % 96,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 17 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız ecdbcaB  d  d   eaCed   Ddc   a    a   b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız   c  b  e  aded ADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 2 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 3 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

198,263 77,84
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  855
MUHAMMET SAKA 120 24 20 76 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(110198.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 123 825 861 110198 % 77,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 13 15 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DaBbed   BEeaab  bCCD eCb Dd   b    DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AabDbADCb    E DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız                  a                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  c            e  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 2 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

187,608 82,41
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  703
MURATHAN BİROL 120 21 22 77 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116678.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 148 887 930 116678 % 82,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 15 12 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CaDCabBC  Cc AacedEa CDCb bcDcbe      D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABaDCA b c  Aa DbddA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

226,120 63,70
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  912
SAMET TORUNLARE 120 32 14 74 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90181.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 83 671 692 90181 % 63,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 12 10 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız bBCDBCabDEDECBEAaabCcaCCDaeCa e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız       bA CDECdAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız         B          EE                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 2 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

203,240 75,59
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  936
SEYYİD SANDUK 120 28 30 62 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(107013.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 114 798 829 107013 % 75,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 20 8 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız bcCDBCabe bcCc AbadCEaCCbbDCceeccd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız D AaddbbDCD    AADbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EBcbeDcC  E     C  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 2 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,20
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  294
SUDENUR YEŞİL 120 13 55 52 -0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(136203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 212 1073 1139 136203 % 96,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 35 1 -4,75 % 0

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız acdbcaBeeba dcEcbaCedcbeaacbbdeacddebAab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız  dcBdCb  be Cbd bD a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 7 21 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D b e b d e    B  c  a                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  cA  a C B     b    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 5 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 8 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

228,250 62,54
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  613
TUANA ÖZTRK 120 33 15 72 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(88537.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 78 652 671 88537 % 62,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız bBCDBCabDEDECBEAaabCEaCCD eCa e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız   A E  b bDECdAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     A                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız    d   Cc          A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

222,885 65,47
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  594
TUNAHAN MUTLU 120 32 18 70 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92692.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 88 696 719 92692 % 65,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız bBCDBCab EDECBEAaabC aCCD  Ca  d aAD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız D AaddbbDCDEC AAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız                             e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız   cb                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 3 2 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

176,055 86,71
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  576
YAĞMUR KIZILASLAN 120 14 9 97 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(122756.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 170 940 990 122756 % 86,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDaBABd   Bde c C DCeD D   D  c      D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız      d         D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 2 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,20
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  843
ABDULKADİR OĞUL 120 13 41 66 2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(136203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 212 1073 1139 136203 % 96,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 29 6 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dcbDcd   E  de eebdadDCdbebdccaabeccdbaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DeAadeEcDCcbbcdAbDEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 5 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 3 5 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

176,145 86,68
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  902
ABDURRAHMAN   KOSDİK 120 21 38 61 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(122715.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 169 938 988 122715 % 86,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 26 3 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız aeDdBecC  Ce caDdCaabCbacecAeabdAbCAdeab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AcbadADCbEaebEDDEbAd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız        a       a                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 4 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 1 7 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

195,385 79,12
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  970
AHMET TARIK AYAZ 120 25 28 67 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(112019.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 129 840 880 112019 % 79,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 22 5 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eeaD CebbEDa BceeDCC aeeDdbCbeebcBADac  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız   d deEcDC ECcAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız          d      B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 1 5 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

204,638 74,90
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  934
BERAT 120 28 27 65 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(106047.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 111 793 822 106047 % 74,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 17 7 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CcDCebBe   BEdDDbdEaCeeCbCbeeacBADbA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız d daCcDdeECcAE DE AA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız             c BC   b                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız            c        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 3 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

180,260 85,28
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  0
BEYTULLAH SAKA 120 23 40 57 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(120738.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 161 917 964 120738 % 85,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 20 7 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CdCDebcbeEDa BceeDCC aeeDdbCbeebcBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız cbcdcdEcbC ECbeddDE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız                 B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız    bc eC  dc  daaE A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 5 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

181,148 84,96
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  321
CEREN OĞUL 120 25 48 47 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(120278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 158 912 959 120278 % 84,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 23 10 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız bBbDedBb EDaaeceaedCcaebDdbea ab        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız eeAcdCdADCbbCeAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 8 19 1,00 % 3

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 3 10 27 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız Ccc    c   a  a B c    a  C  a  c a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız    bc eC  dc  da E A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 3 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 3 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 5 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

225,868 63,82
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  272
DİLARA PARILDAR 120 34 22 64 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90352.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 85 675 696 90352 % 63,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CcDCeABCaaCBEdDDCdEaCeDCbCbeebcBADbA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız d da cDCeECcAE DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız               B    b                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 3 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

199,005 77,51
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  302
EFSANUR ÖZTÜRK 120 24 19 77 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(109744.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 120 819 855 109744 % 77,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 12 16 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DC Ace aCBdda bdE  ee  C   b  ADbA   E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız d dD cDCeECcAE DEdAd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız               B                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 0 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 1 2 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

141,838 95,51
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  866
EREN KOCABEY 120 12 48 60 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(135226.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 209 1066 1132 135226 % 95,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 31 0 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız aBeecadecbbaacEdDbeCaDaecabaecadcBAbCAee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 17 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız cdAcaebAcbDdaececbba     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 3 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 5 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 1 7 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

220,940 66,54
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  136
ESMA    LAÇİN 120 31 17 72 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(94203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 91 710 734 94203 % 66,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDcC AbE aCBEdD    aCeDdbCbeebcBADbA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız      eEcDC ECcAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız                 B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 2 4 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

177,858 86,13
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  608
HAKTAN AKDAŞ 120 22 39 59 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(121938.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 166 932 982 121938 % 86,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 25 0 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CaDdebddaEbBEdeeCdEaCCaCbebcccDBbDaeBcDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 14 0 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AebDeADCdaCeeabacedd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız               B                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

171,485 88,22
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  911
HİLAL GÜÇLÜ 120 14 16 90 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(124897.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 178 965 1020 124897 % 88,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 14 17 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBeD dBbD bECBceaDdCdbaeb               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız       E  C     bADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 3 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

150,045 94,03
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  875
KADİR BAYTEMÜR 120 11 33 76 2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(133131.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 205 1043 1106 133131 % 94,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 16 18 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız edaD  B  Ec  d cDb e a b  bb eD c b C  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız cadea cAcC  b d eD b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 5 25 -1,25 % 0

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız   b      b   d    c     c     A   B    e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 4 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 3 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

188,223 82,16
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  949
MARİNA BARATİ 120 20 18 82 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116327.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 143 882 925 116327 % 82,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 9 24 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCaAdb aeB e Ded                    eE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 0 11 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız      ADCC      DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız               B                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız bbc e   dc  C aE Aad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 2 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

196,903 78,46
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  615
MEDİNE ÖZTÜRK 120 23 18 79 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(111078.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 126 833 870 111078 % 78,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 9 21 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCD aab    C  ee CC a  Dd    Db B  a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız        A CDECeA  DEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 8 19 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 8 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  Db b Daeabc b  B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 3 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

167,808 89,35
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  913
MER EM DANAYİYEN 120 16 29 75 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(126497.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 187 984 1041 126497 % 89,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 9 24 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBdDcC AbE a a da bdE                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız      eEcDCecCAAAdecb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 8 21 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 8 31 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız ec a aD e e  a  c                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız E  ce ae            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 2 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

215,785 69,23
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  960
ÖZGE ŞIK 120 31 24 65 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(98014.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 97 732 758 98014 % 69,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDaabBda bBc eDCdEaCeDCbCbeebcBADbA  DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız d da cDCeECcAE DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız               B                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 3 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

175,355 86,95
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  333
REGAİP BAY AM 120 18 26 76 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(123107.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 173 945 995 123107 % 86,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 18 7 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CcDCebBe   BEdDDbdEaCeeCbCbeeacBADbb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız d daCcDde                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız               B    b                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız            c        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 3 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,20
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  957
SAİD AYDIN 120 1 17 102 -3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(136203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 212 1073 1139 136203 % 96,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız cdccbeaCb                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 9 21 -2,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 9 31 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız cebbcaaec                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

207,930 73,27
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  965
SERAP AYAZ 120 30 31 59 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(103740.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 104 774 802 103740 % 73,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 22 3 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C Dde ddaEbBEdeeCdEaCCaCbebcccDBbDae DeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AebDeADCd CeAEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız               B           a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız b    e        a     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

179,003 85,71
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  0
TUANA AYHAN 120 16 14 90 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(121350.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 162 927 977 121350 % 85,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 9 23 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DC Ace aCB daDbdE  ee                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız    D c CeECcA  DECbd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,20
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  924
YUSUF DOĞAN 120 4 23 93 -1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(136203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 212 1073 1139 136203 % 96,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 11 28 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız b D c daec ad b bd                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 12 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız d b  cbC *adbbcaEdA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

194,908 79,33
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  892
YUSUF GÜLSÜM 120 23 21 76 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(112313.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 132 844 884 112313 % 79,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 9 23 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDaaa        ee CC a  Dd     b B  a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız        A CDECeAA DEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 8 19 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 8 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  Db b Daeabc b  B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız b     cCDc          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 3 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 1 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

175,810 86,79
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11Ç  -  44
ÖZLEM KIRMACI 120 19 31 70 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(122880.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 171 941 991 122880 % 86,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 18 16 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız bdCDeCadeEaaee eccbdEe  b   c D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız  bb  CdADC     AADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  c              B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız   bbc eC  dc  daaE A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 3 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

231,510 60,72
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  306
ASLI ARSLAN 120 39 35 46 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85971.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 71 626 644 85971 % 60,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDC ABC  CBaADeCdaDCCDCeabcDbbebDaeacDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız baEae  C  CcAdaDbCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız     D  e                bCdd  cEB BEBCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız     ccE       e  A e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 5 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

162,490 90,90
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  858
BURAK ONUR 120 14 28 78 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(128695.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 192 1000 1059 128695 % 90,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 20 10 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız deCceaaebc   B AeDCdcDbdD e e DbbdADa   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız e                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız eb   eDa      Bd C        bC    c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 3 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 2 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

168,453 89,14
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  329
CANDAN KARADENİZ 120 17 32 71 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(126207.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 186 982 1039 126207 % 89,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 21 8 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız ddCDadBAac   B A aCdcebCDababdDbbdbD b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız e eab   De      ADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız e                         b c   c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız aB              b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 5 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 2 4 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 1 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

194,855 79,36
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  837
DİLA SU KASAP 120 21 12 87 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(112357.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 133 845 885 112357 % 79,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 10 16 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCaAB b CBEceD     eDCb b Dd Bb  A   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız      A b    A DDE AA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız                 c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 1 2 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

167,548 89,43
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  275
EFE DOĞUKAN KOÇYİĞİT 120 17 33 70 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(126615.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 189 988 1045 126615 % 89,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 25 2 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız aBdDcacbDEbEaBdADcbadcCCDbaaabDbeebDab  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız c d b a DC db c bDE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 5 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 3 3 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

204,173 75,13
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  894
ELİF ÖZER 120 27 23 70 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(106373.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 112 796 826 106373 % 75,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DaecBC  dBEeeDCCEDCdDCbCbcDEcBAaab a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A bD bDb  b bE DEaAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             e    e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,20
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  918
ELİF TÜRK 120 10 36 74 1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(136203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 212 1073 1139 136203 % 96,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 27 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız bdCD aaA cb CedecbedaabaebcbDdDabedeC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız bCAedd bD  aadc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 5 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 6 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,20
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  231
EMRE TÜRK 120 7 52 61 -6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(136203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 212 1073 1139 136203 % 96,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 20 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız aa ccCc eEc a a eb Cceebbb   cD    a d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aaAa b dDd b c A   d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 18 12 -4,50 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 0 20 20 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız acb eda  c   a  ee aaaaaa bb      a    a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız a        a         e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 2 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 5 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 0 4 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 1 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

159,665 91,71
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  635
HUZEYFE AKPINAR 120 12 24 84 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(129848.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 195 1007 1068 129848 % 91,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 22 9 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CcadBABa c   ADcdecDbdDab e cbbdbDa   bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız   cDe           EC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 3 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 2 4 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

225,805 63,86
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  923
MELİSA BAŞARIR 120 33 17 70 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90411.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 86 677 698 90411 % 63,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CeCDcacd    CBEbDD CED CDCbCDADEbBADCA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCb b    baECdA A EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız                  C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız    d   a        a   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

170,085 88,66
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  926
MERVE YEGEN 120 16 26 78 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(125527.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 183 975 1031 125527 % 88,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 14 18 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCD a c    eB A ba  DC Dabac ec a   e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız D A   aA b     eADE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız e     D                   b  d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Ee e   ea       e  c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 2 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 2 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

183,710 83,99
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  864
MUSTAFA YILDIRIMTEPE 120 19 20 81 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(118907.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 154 904 948 118907 % 83,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 12 20 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C D cbBde  B e a   De a Daa  E c   A  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABb   De    AE DEaAd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız bb  eeE       C  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 2 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

169,813 88,75
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  585
NİSANUR  BÜYÜKDAĞ 120 13 14 93 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(125656.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 184 978 1034 125656 % 88,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 9 22 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDacABdeE e e Dda  C D  e              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız   b  d b E  Abc  C A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 1 0 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

152,180 93,57
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  37
NUR CAKIR 120 6 10 104 3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(132468.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 200 1034 1097 132468 % 93,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız deDa ABa   d ebDC   b                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız     D  e  a                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

145,945 94,85
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  927
NURULLAH DURSUN 120 9 30 81 1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(134287.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 207 1057 1122 134287 % 94,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 18 13 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CcDaabBabEaBdA D a b badbd b d   e A D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 12 8 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız bdaaa c  a  cd bda       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 3 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 1 5 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

161,508 91,18
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  948
OZAN KAYA 120 15 33 72 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(129092.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 193 1002 1063 129092 % 91,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 17 12 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDdBABC   e dDDCdae    abccbEacebbd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 16 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AadbeccCaabccEaDbdeb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 5 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 1 2 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 4 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

192,053 80,53
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  144
SAİME YILMAZ 120 26 36 58 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(114012.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 136 860 901 114012 % 80,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 21 4 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBdD CaAD   aBEAaDCbaDCCcdbaabDbeebDabcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız cbdBbbE DCDE cdAADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız e                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız bBbdb e         e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 5 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 1 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

178,188 86,02
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  368
UMUT BARIŞ BAYTEMUR 120 22 39 59 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(121788.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 165 931 981 121788 % 86,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 21 7 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız deCDBdBbbcaceBadDDCaEaaCadD b aE ad  c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız adbab  eD ba c  ADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız aD    bDa     e                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  e b  eaDa   EC     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 2 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 0 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

150,110 94,02
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  872
UMUT KAHRIM* 120 9 25 86 2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(133106.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 204 1042 1105 133106 % 94,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 22 11 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız aebDc cAabDca ceeDabdabCeCabecD         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DacdE                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 4 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 2 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

225,958 63,77
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  206
YUNUS EMRE KANTAR 120 32 14 74 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90284.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 84 674 695 90284 % 63,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBeD aBd Eb C EeDD CED CDCDae DbDBe aA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCABE   c aECeAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 1 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

176,770 86,46
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  870
ZAFER KAHRAMAN 120 17 21 82 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(122410.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 168 936 986 122410 % 86,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 14 17 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDdeABa   B e c C   eD beb Dbede C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız   bDe  C  b AEbDECAd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız       be                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 3 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

156,345 92,54
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  862
AHMET YOLCU 120 10 21 89 4 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(131023.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 198 1019 1080 131023 % 92,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 16 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDaabdecE e d  bC     d  e  a    b   cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABceCbcCbE               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

188,135 82,20
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  578
ALİ KEMAL FİDAN 120 18 9 93 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116381.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 145 884 927 116381 % 82,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCD  BA     eEd D dEa CDC              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız eCABcbEbcC               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     A                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

151,480 93,71
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  0
ALİM SAKA 120 17 55 48 3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(132678.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 201 1036 1099 132678 % 93,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 26 5 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız aBDecAeCbbdaEbc aedabeaCDbeAbEa b bd c a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız caEbdAc aEC Aca ce c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 8 21 -1,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 9 30 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  bd  b d  c  d    a  Bd       a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  Ab acd  Ac b d  c a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 3 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 2 4 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 4 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 1 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

188,135 82,20
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  827
BARAN MEHMEDOGLU 120 18 9 93 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116381.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 145 884 927 116381 % 82,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCD  BA     eEd D dEa CDC              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız eCABcbEbcC               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     A                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

175,690 86,83
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  629
BÜŞRANUR ÖZER 120 16 18 86 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(122934.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 172 942 992 122934 % 86,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 16 12 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBdD CBA E   e  c bC   abdb eeDdDBAbaAce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız       a      e AA EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 6 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

173,200 87,65
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  871
DAMLA AKTAŞ 120 21 42 57 10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(124092.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 177 957 1010 124092 % 87,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 28 1 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız bdCDabeb ccEaBddacbdEeddDabbDeDbeeADaAab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DeAcdaadbCaaCeAAADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  B     a   b       e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 4 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 1 7 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

181,200 84,93
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  874
DAMLA DEMİR 120 19 23 78 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(120244.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 157 910 957 120244 % 84,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 18 11 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CaDbebdd EaBadaebdE C cCD D  be   aA  Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız       D     Ab DEdAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A                     a a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız                b A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,20
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  877
EMİRHAN AKYILDIZ 120 5 19 96 0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(136203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 212 1073 1139 136203 % 96,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 10 29 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız Cab e ae a  d a ee                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız cda a D ac A dD aC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız     a                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

188,535 82,02
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  955
GÜLHANIM ULUBAY 120 25 37 58 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116116.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 142 881 924 116116 % 82,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 24 2 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CaDbebddcEaBddacbdEeCdDab DeDEeeADaA bDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AcdDedbCaECeAaaDEdAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız      B      a b  e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 4 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

187,790 82,34
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  330
HİLAL TEMEL 120 22 26 72 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116572.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 147 886 929 116572 % 82,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 16 12 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız ddCDabeADc  aBadaebdE C cCD D  b B  aA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız         De b  AAADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     A                     a B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Eecc  e         eb A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 0 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

170,705 88,46
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  916
KEVSER AKBURAK 120 15 20 85 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(125241.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 182 972 1028 125241 % 88,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 10 16 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCaAB    B eec  EDdCD e aeD DcAbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 10 9 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız  ab  d abb Ad  a eb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

210,503 71,95
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  598
MUHAMMET İPEK 120 28 18 74 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101861.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 103 766 792 101861 % 71,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 5 15 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDa BA  D  eEd DCdEaCCDCD   DEDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCAabdbbDe  bcAAbDEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız                ee  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

249,755 50,69
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  881
NAZLI HASAS 120 40 13 67 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71767.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 41 487 498 71767 % 50,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCBABC   c e DCCEDCCDCbCbADEDBADCA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A aeb  b  CeAEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  e  D D   a               B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             d e  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

229,793 61,66
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  896
RABİA TAŞCIOĞLU 120 34 16 70 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(87298.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 75 642 661 87298 % 61,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCD CB   a  c e DCCEDCC  bCbADEDBADCA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız ebA a a e DECbAAeDEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız      d      a    C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        d        e  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 0 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

203,955 75,25
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  992
RAVZA KOÇYİĞİT 120 25 15 80 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(106531.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 113 797 828 106531 % 75,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCD  BA     eEd D dEa CDCD   DEDB   A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCAabdbb e    eAbDEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     A                     a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        b            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 1 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

195,135 79,22
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  182
RIZA KAHRIMAN 120 24 23 73 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(112154.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 131 843 883 112154 % 79,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CaD cABC d e ebDCdEDCCDCD   DED        d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 12 1 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AabaCb edbbcAbeDECbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız               e  de 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 0 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

195,288 79,16
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  611
SEDEF SAĞIR 120 21 12 87 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(112074.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 130 842 882 112074 % 79,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız ddCD CBA     B e c Cd   cCD   Db        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız   A babADC E   AADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     A                     a B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 1 1 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

217,105 68,57
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  968
ŞEVVAL ELÇİ 120 30 17 73 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(97077.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 96 727 753 97077 % 68,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCB BC   c e DCCE  CD  CbADEbBADCA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A  eb     C AEDD CeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız bD ac     b                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 6 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız eb  a  c e   a      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 0 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

200,918 76,63
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  643
TUNAHAN YILDIZOĞLU 120 24 16 80 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(108489.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 116 807 841 108489 % 76,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBAdd   B e D CdD ecCD   Db          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A ba A Cab  AE DEdAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A       a             a B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  e               c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 2 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

233,795 59,51
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  897
YAVUZ METİN 120 34 11 75 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(84246.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 70 609 627 84246 % 59,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCaABC   c e DC EDCCD   bAD DBADCA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A  ae  C aC    DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  eA D D   a               B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             d e  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

244,600 53,53
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  846
YUNUS EMRE AKDAĞ 120 40 20 60 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75790.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 50 531 544 75790 % 53,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBCBc E a c e DC EDCCDCbCbADEDBADCAce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız ebA a abDbDECeAAeDEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız      dD     a    C          B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        d        e  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

126,435 96,18
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  285
YUSUFİSLAMMERCAN 120 11 64 45 -5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(136175.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 211 1072 1138 136175 % 96,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 22 10 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CeabdeBc   a cdAeb Cd  eaCDd  bac daeABc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 16 3 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız becdadb eCbda e cece     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 11 18 -1,75 % 0

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 2 12 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız Ceb  d a ce  d   b  d  c   a  b  E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 14 6 -3,50 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız aedcbab ce b d ea  c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 2 4 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Sayı Problemleri 6 0 2 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 1 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

263,645 43,44
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  0
A KADİR 120 48 28 44 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61496.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 22 397 404 61496 % 43,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCcAed  aB A aCCEDeaDCb D DbaBAD A  DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız   E  ADCe CA   DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   AeD DCeDcEB cCdd       C  B  bBD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız bbDcceEcd aECcbE    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 3 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 3 3 50

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 1 0 100

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

253,045 48,95
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  421
ALPEREN AYDIN 120 49 46 25 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69301.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 35 464 472 69301 % 48,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 18 0 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDaccBCDEaBdAcDCdEDCaDCbbDAcaeBADdcebDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eBEebADbeECedEbDEdAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  DAeD DC  a B ad              cbBDBEB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 13 2 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız bbDDceEacbdEecb aA a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 2 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 1 0 100

Akım ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

241,710 55,16
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  398
AYSU ŞEREFLİOĞLU 120 39 22 59 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(78096.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 54 557 571 78096 % 55,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 12 12 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız ddCDe cAD   CB ceDdC c  Da  ed  DBbDCABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız    aE  c e ECcAAADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 0 22 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 0 32 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D   CD   A  E CBC                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  B  D eCe E aE DC cc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 3 2 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 1 0 100

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

281,700 34,68
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  422
DAMLA KILIÇ 120 53 22 45 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49098.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 8 287 291 49098 % 34,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDdBABdDEdBEeDDCaEDCCDCDCbADEeBADCbBDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız beEDCADb dCeAEaDEaAd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   AeDDD          E                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   D  B   Aa CcC aea 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 1 0 100

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

272,528 39,05
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  426
EBUBEKİR MUTLU 120 52 32 36 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 16 348 352 55282 % 39,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDCabBC   B dDDbCEaCCaCD DeeEbBbDCABDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız daEa  DCe CcAE DbCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 8 12 8,00 % 27

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 11 11 18 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   AdcDDC  a B dCBEaCea  eC    cb    Bb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   D eB  E aECeCc AD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 4 1 67

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 1 0 100

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

263,373 43,56
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  430
EMİR DEVELİ 120 47 25 48 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61672.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 23 401 408 61672 % 43,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C  aB Bd   B   DCC cCdDCebbADEbcAbCAdDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AdEaCADbdcCAAEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    C   ae     a                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız AAD DecaEeaECDC BAeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 1 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Mekanik Enerji 1 1 0 100

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

285,033 33,16
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  123
EMİRHAN AKAGÜNDÜZ 120 57 35 28 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46950.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 6 270 274 46950 % 33,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDaccBCDEaBEAcDCdEDCaDCbbDADEeBADdeaDDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eBEebA be CeAEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  DAeDDDC  a B cC         C  BdcbBDBEBC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  b cceE d  ECcC a e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 3 1 50

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

282,248 34,45
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  253
ENES YEŞİLOĞLU 120 58 42 20 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48776.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 7 282 286 48776 % 34,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCDdCBbDEDECdEAbDCCEDCdDCbCbADEeBdDbABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCABEdEAcCeECcAbADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 12 14 1,00 % 3

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 7 14 19 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız eb bAaebB bDab eaCc           Aad  D E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EBbeDeeCccE addDCddA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 2 2 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 1 0 100

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

277,348 36,69
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  98
FURKAN USLU 120 52 25 43 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51943.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 13 311 315 51943 % 36,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eeCDBCc D  ECBE eDCCEDCaD D DebEeBADaABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCABbdEeDCcEedAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D DACD B     B dC        e c  e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EB eb eC c    d  cBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

288,053 31,84
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  93
GÖRKEM EROL 120 55 23 42 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45072.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 248 252 45072 % 31,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCDBCaAD bEeBcdeDbCEDCCDaD DbDb BADCA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCAaE EADCDECdAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD DACDDBa      aC E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız ce cD  CDc  a d e dA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 3 1 50

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 1 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 1 0 100

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

249,018 51,10
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  149
HAYRUNNİSA TOPAL 120 43 27 50 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72351.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 44 494 506 72351 % 51,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız aBCDBCBAD DEbBEbecCCEabaDCDbDADaeBdcCA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aebBcd         AADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D c CDDB                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Eeceb eCecE B C CcBA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 1 5 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

256,698 47,04
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  249
İLAYDA CEYLAN 120 44 21 55 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66600.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 32 449 457 66600 % 47,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCabBe   BEdaDCdEDCdDCD  cDEeB  CABDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eaEa A ba CeAaDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    CDDaC       C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız b a  BEcE B Ce  BA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

238,630 56,83
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  332
NAZLI ŞENTÜRK 120 38 21 61 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80465.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 62 581 596 80465 % 56,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCD Cab   E    DDCCEDC DaD DeD DBbD A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız bed b bdDC ECcAAADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  a DAeD          C   C    e  e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EB cDe Cc           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 1 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 1 0 100

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

182,545 84,41
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  0
SALLİ LÜLECİ 120 22 33 65 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(119504.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 155 905 950 119504 % 84,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 16 12 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBbDBCeA EeECBceaDb     aaDae Db c  ab  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız ab  bd A Cca   AADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız      d   c  c  b           C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  ed aebC  E   d    A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

286,100 32,70
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  87
SAMET EROLAN 120 56 30 34 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46291.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 265 269 46291 % 32,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CedDBCBbDE  bBE eDdbEDdeDCD DADE aADCAac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCABEdEcDCDaCeAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 11 8 21 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD DACDDc  bd  dBC  E     e ab  Bd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EBbcD eCc Ec    C  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 1 0 100

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

239,213 56,51
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  258
SÜLEYMAN GÜÇLÜ 120 43 42 35 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80007.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 60 577 592 80007 % 56,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 21 6 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCDBaabD    Bd  abCceCCadDeDceceadDCbce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCABEdEAcCeECbAbADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  AeDDB eDcEB cCdd              BD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız ce de cCc  Aa  aC dA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 4 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 3 5 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 2 3 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 1 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

262,995 43,78
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  171
ABDULSAMET KARAKUŞ 120 47 26 47 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61979.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 24 403 410 61979 % 43,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 14 11 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız aBCD aBA     c   cbedDCaDdc bADE BAbaAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCABE  eDCDECcAAADdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  ACDeB       BC EE   E  eB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız cBA aeeCe  AB   e  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 4 1 67

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 1 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

254,408 48,20
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  187
AHSEN 120 41 12 67 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68235.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 33 458 466 68235 % 48,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCa Be   B   DCdEDCCDdb b DEDBADCeBD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A ED ADb  C cE DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   Ab  DC     b C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız      BE     e   B  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

280,300 35,33
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  434
BİLAL BAYKAL 120 52 21 47 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50015.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 9 294 298 50015 % 35,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDBCBADEe aBc  bCCEDCCDdD DdeEcBADCAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCdBE  cDCDECdAAADEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD   ab  c    B eC E      CC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EB e eeC        C B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 3 1 50

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

239,670 56,26
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  202
DAMLA DURĞUT 120 39 23 58 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79651.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 58 573 588 79651 % 56,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBABa  baEAaDbCEaCCDCDeDcDEDBbDdA  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ead  cDCdECdAaaDEaAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız        e                e               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız d  e BE     C   BA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 1 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

229,510 61,82
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  408
DİLAN KIRMIZIOĞLU 120 34 18 68 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(87525.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 76 646 665 87525 % 61,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 12 12 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eBCD a b    Ce AacCCEeCC db beDEaBAD A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız c A E  ADb E  dAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  Ab eB       B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız E      e      C   B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

254,048 48,40
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  216
DOUKAN SAKA 120 43 21 56 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68529.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 34 460 468 68529 % 48,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCa BC EaccA c CEDCCadbbb DEeB  CAdDDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABb CA C  CdAE DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   AC Db    cB BC E          Ba          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  d  eB      Cc   A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 2 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 4 0 67

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

207,783 73,35
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  375
ELİF 120 28 23 69 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(103850.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 105 775 803 103850 % 73,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 15 10 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCD aceD  EdBEAeDbCEeCCadb b ebD e  A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a      c C a  AAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD   C  B    c e                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız E  e   C        b  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

231,215 60,90
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  252
EMİN KILIÇ 120 35 20 65 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86214.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 72 627 645 86214 % 60,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 10 16 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDaa BC       De EDeCDCD a eE ebDCe    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eBb CbDC  CeAEaDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A           BC  E       B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  d eeBEc    C e  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 0 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 1 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

260,203 45,17
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  435
EMRAH GÜNER 120 47 28 45 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63954.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 29 421 428 63954 % 45,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDdCBADaaE BbdaDCCEDCCaCc DADEacd CAab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DdAcE aA bDECcAAADEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız C   ACD B    c  B d         cC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız cB dD e cc  B   C a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 1 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 1 0 100

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

262,995 43,78
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  645
FURKAN KARAASLAN 120 47 26 47 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61979.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 24 403 410 61979 % 43,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 14 11 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DaBABa   c   cbedDCaDdc bADE BAbaAaD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABEaCeDC  CcAEDDdCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   ACDeDC      BC EE   E  eB B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız A aeeBc  AB Cee  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 4 1 67

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 1 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

248,560 51,35
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  415
GÖKDENİZ KUYRUK 120 46 41 33 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 45 500 512 72707 % 51,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeeCabBa  dB c cCbEDCCDabdDeDdccADCec D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABbaCeDCecCcAEDDdCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   ACDeDC   a CB  EE   E  eB Ba d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  deeecbcE   CcecBADd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 4 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 3 1 50

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 1 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

257,880 46,40
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  571
HASAN MERT MERCİMEK 120 47 33 40 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(65696.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 30 442 449 65696 % 46,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 18 7 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeeCabBa  dB c cCbEDCCDabdDeDdccADCec   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABEaCeDC  CcAEDDdCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   ACDeDC     C C         C  BE          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız AdeeecbcEAB Cce BADd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 4 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 1 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

0,000 96,20
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  221
MEHMET K 120 18 8 94 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(136203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 212 1073 1139 136203 % 96,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABEaCeDC  CcAE DdCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız A aeeBc  AB      A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 1 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

245,080 53,26
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  437
MERT ÇAKICI 120 42 29 49 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75408.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 48 526 539 75408 % 53,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CaDCBcBd EeB e DbbEaC DdD a DbDceDCAcDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A Eab  C   dAEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   ACbDbC  acB dC      a e   B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız cA  bBE   d C e  c C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 4 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

279,983 35,46
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  436
NAİM FURKAN BAYRAM 120 48 6 66 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50210.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 10 295 299 50210 % 35,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDCeABC       DbCEDeCDCD D D   ADCeBD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABEDCAD   CdAE DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 0 21 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 0 31 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız        C      BC EEC  E CC              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C   BA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 0 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 4 0 67

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

236,398 58,04
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  278
OĞUZHAN MERT DOĞAN 120 37 21 62 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(82168.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 68 593 610 82168 % 58,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 13 11 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eeCD CBADE   cE  ade aCdDaDaD D eB  dAeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 0 13 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız D AB C   C      AD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  ACDD    a   BC                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız   dADeeCc d aEC  c A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 2 4 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Mekanik Enerji 1 1 0 100

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

218,595 67,76
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  117
SAMET ORUÇ 120 31 21 68 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(95928.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 94 721 745 95928 % 67,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 12 16 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCD aeb          db ad b b DADE BbDCAdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız   ABE     aEC AAADEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 7 14 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız Cb  ACbDB   acB BCeE    a e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 3 3 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 4 1 67

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

217,545 68,34
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  208
ŞEYMA 120 31 22 67 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(96756.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 95 726 751 96756 % 68,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 14 10 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCa Be  CBEAeDddEeeaa b a DccBeDCA D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız    a c b  bdAaaDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   AC  DC   c  B                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız       E     C   B  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 4 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

241,055 55,51
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  207
SİNEM TOKAY 120 41 29 50 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(78597.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 55 563 578 78597 % 55,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDcbcAe  EbBdA DCCEDCeDCbCebDEDBbDCAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DbABbadbDbDECcAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D       a                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Ec     C ad a deb ad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

230,563 61,25
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  303
UMUT ASAF GAZİ 120 35 20 65 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86718.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 73 632 651 86718 % 61,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eaCDBC A    CB  bDCCED eDCD   aa BAcaAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız   beE ce CcECdAAADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     A D         B   d     e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EBe   eC          B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 0 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 4 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

260,683 44,94
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  203
YSF ERBY 120 49 37 34 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63628.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 28 418 425 63628 % 44,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 19 5 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız aeCeeCabD   dB c cCbEDCbDabdDeDEccADCecD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCABEeceDCDECcAAADdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  ACDeBE     CBC EE   E  eB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız bc deeeCccE   dDe BA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 4 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 4 1 67

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 1 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

239,163 56,54
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  997
AHMET CAN ŞAHİN 120 39 25 56 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80052.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 61 578 593 80052 % 56,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 11 13 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CeCcBbBbDEcEaB e DC EcC     a   bB  bABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCcB dcAab ECcAAADcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  ACDDB   a BCBCe E a   C           c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız    d   d            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 1 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 3 1 50

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

187,588 82,43
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  307
BERAT S AKA 120 23 30 67 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116696.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 149 889 932 116696 % 82,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 19 7 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCeABC   c eeDdecaCeDCb bcaEDedcbeBeD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız dcaebd   dCAAacDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız        C                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız d     d             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 1 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

240,415 55,84
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  344
DİLARA ORHAN 120 36 11 73 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79063.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 56 568 583 79063 % 55,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız beCDde        E     cDCCDeeCDd EDBADCABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCABE  A    CAAbADEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız C                C E       Cd           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  B     C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

277,573 36,59
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  218
ELİFSU SABIRLI 120 48 8 64 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51807.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 12 310 314 51807 % 36,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız  BCDBaBAD  ECBE DcbCEDC D D eADE BADCeBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCABEC  DCDEC AAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  c  Ab           C E       CB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

300,075 26,95
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  170
EMİR ORUÇ 120 56 9 55 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38151.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 201 203 38151 % 26,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDdCBAD DECBEADDCaEDCCDCDCDADEbBADC aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCbBEC ADCDECdAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  cb    d      C           C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

219,715 67,19
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  242
ESMA AYSU 120 29 11 80 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(95133.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 92 713 737 95133 % 67,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 8 18 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız d CDeCe DacECBEAc CaEaC DC              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 0 14 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız               AAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD DAaD B      e C E   a    B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

237,673 57,36
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  60
FERİT ÖZER 120 39 27 54 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81208.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 65 586 603 81208 % 57,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 15 8 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CeCDBbab bc  B    CCEaCaaaD ecDbDBbDbABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCbcddcADC  bdAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  ACDD    E BCBCe Eaa     a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

312,908 22,27
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  72
HANİFE SAĞUT 120 61 12 47 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31532.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 154 155 31532 % 22,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBABCDEC E aDCCEDCCDCDCDeDEbBADCABDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABEDdADCd CAAaDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A b DC  c   BC  E  aa dCB B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C   aA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 4 0 67

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

262,298 44,14
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  999
HAYRUNİSA ŞAHİN 120 45 17 58 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62489.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 26 407 414 62489 % 44,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDC AdaeECBEAaDCCED  a  CD DdbB DbbBDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız bdE CADCd CcAEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   ACDDDa   a                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız     ee      C    A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

249,565 50,79
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  322
İLAYDA ÜLKER 120 40 14 66 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71905.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 43 489 500 71905 % 50,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız bBCD CBAD  EbBEAc CCEDCCadb eADbb  DCAdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCABE a DCaEC dAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     A            C         Ca           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

276,975 36,87
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  145
KADİR ARDA TOKDEMİR 120 50 17 53 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52202.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 14 316 320 52202 % 36,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CeCDcCBA c  CB AaDCCEDCeDCD bADbDBeDCABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCA EeacDCDECeAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D  A  D    a   aC E       C C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız EB              b  c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 3 1 50

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

252,855 49,07
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  269
M YİĞİT KORKUSUZ 120 44 27 49 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69468.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 36 466 475 69468 % 49,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 16 7 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDaBbBe Ea a DDCCEaCCDdb bcDEbcbadA   E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABEDCcDCd CdAE DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   Ab DDC  b BCBC  Ea Ba  e              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız   e ecE       C     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 3 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

256,860 46,96
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  121
MEHMET EFE  KATIRCI 120 45 25 50 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66480.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 31 448 456 66480 % 46,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDbBbeCcEaB e DCCEDC c   bd  DB  bABDDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız dBEaCAbCdcCcAE DECA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A D DC  a BCBCd b         B       c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız cde eB    e C C  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 3 1 50

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

237,770 57,30
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  181
MUHAMMED SAYMAZ 120 39 27 54 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81130.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 64 585 602 81130 % 57,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 14 10 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDbaAeCc  B    CCEaCaaaD ecDb BbDbAB  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız bcda ADCdcbeA  DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   ACDcDC  E BCBCdEE a   Cda B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 4 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 4 2 67

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

279,163 35,85
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  263
NUREYNA CEREN 120 50 14 56 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50750.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 11 302 306 50750 % 35,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdcCaAeC  bBEAaDCCcDCCDCeCDdDEDBADCABDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABEDCADCdcCAAEDDEaAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız        C       C E       Cd             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız      B      C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

198,015 77,93
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  214
ONUR BAYRAM 120 23 16 81 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(110336.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 125 829 865 110336 % 77,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 10 17 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCD a A    aB AbbCCEc eDd  D D  B  be  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a AaE cA CaECd AbDEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 0 3 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

222,735 65,55
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  139
SAMET SAKA 120 34 27 59 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92805.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 89 697 720 92805 % 65,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 16 8 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız daCDBbab bc  B    CCEaCaaaD ecDbDBbDbABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız a A EdEc CDb   AdbEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  ACDD      BbBC  Ea Bb  e            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

250,483 50,31
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  352
ŞEYMA KALACOŞ 120 41 17 62 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71233.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 39 483 493 71233 % 50,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCBABC EbB  DeCCEDCCadb eADbb AcbAdDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABEDC DC aCdAEDDECAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A    a       C E    ca C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

200,020 77,05
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  219
SILA        I 120 22 9 89 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(109082.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 118 813 847 109082 % 77,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DaBbBa  CeE aDCCEDC D     b         D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A Ea        AE DECbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    b                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 0 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

206,985 73,74
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  356
ZİDA ERYILMAZ 120 28 23 69 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(104403.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 107 780 808 104403 % 73,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDCa  e ECdEcbcCCEDCCadb DADEDcA   B Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız debDb  baE   EDabdAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   Ad                      e  E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 1 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

178,645 85,86
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  357
ALİHAN ÇALIŞKAN 120 16 14 90 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(121555.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 163 928 978 121555 % 85,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 10 19 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CB D bce    bB Acc CEDCaDde e D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız bCAeb E DC               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız e                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 0 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

150,475 93,94
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  234
BETÜL OKUMUŞ 120 15 49 56 2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(133005.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 203 1041 1104 133005 % 93,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 28 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eeaaaCBdbaaEeebebDebdDbdcabecda      bcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 12 3 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DdeB eabaCcbbAAb e e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     ba        cC  c   C     c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız      b C B  c  b d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 2 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 4 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 2 4 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

226,130 63,69
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  200
BEYZANUR TAŞKN 120 33 18 69 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90171.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 82 669 690 90171 % 63,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CeCD CaADE  ac AebCC  CdDCD D b  B     D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCAab EA CDECeAAADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız                  d E      e d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız  ece               A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 3 1 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

268,578 40,97
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  440
BUSE TOPCU 120 48 20 52 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58005.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 19 369 373 58005 % 40,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CeCD* BADEeEaBEAeDCCEDCeDCaeDADEecADCAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCAe dEADCDECcAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D ac   B   a  eaC        b B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

227,078 63,16
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  590
CEM KANAT 120 33 17 70 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89424.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 81 662 681 89424 % 63,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 13 10 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız deCD daeDa EeB  DeCC DCaDCceed E BA CA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCAB da DC ECdAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız C                C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız                    A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 3 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 4 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

244,018 53,87
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  432
FATİH ŞAHİN 120 37 10 73 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(76267.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 52 540 553 76267 % 53,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCaAeC  ac AeDCCED dDCD D b  B   A  DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 0 5 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız A ED ADC  C AEDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız                C  c     e               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız c     E          A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 0 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

219,243 67,41
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  270
GÜLAY KÖKSALAN 120 29 11 80 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(95443.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 93 717 741 95443 % 67,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 7 15 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C Dd ABd  aB    CCEDCdD b D D eBAD Ae D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eB     C  C  EaDECAd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız        C                b               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C    A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 2 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

186,288 82,95
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  260
HASAN GHASEMİ 120 22 28 70 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(117432.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 151 893 936 117432 % 82,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 15 13 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız eeCD eBA    bB eDebCEaCeDab b DE d  dd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız  adeb ceDCaECdAAADa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız     ba                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Ee    cC            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

239,415 56,41
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  183
HÜMEYRA KURT 120 36 11 73 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79860.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 59 574 589 79860 % 56,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız bBCD CBADEaEa EeaDbCEDe DCb D DED ADCA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız  C       CDECcAA DEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız       D          C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        b            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 1 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

239,755 56,21
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  372
İLAYDA TANRIKULU 120 37 15 68 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79584.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 57 571 586 79584 % 56,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCcABC E e  cDdaEDCCDCDCD DE cADCAdc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eBdDe DCd CcAEaDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız      e      C    A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

166,190 89,83
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  361
İSMAİL HAKKI SAKA 120 17 35 68 8 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(127182.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 190 990 1047 127182 % 89,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 18 12 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız aaaeBAee  bB  DebCEaCeDab b eEDd      ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız debDeeDC cC A cDbdbb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   b                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız     ceEad  c        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

250,310 50,40
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  113
N FURKAN PAMUKCU 120 41 17 62 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71350.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 40 484 495 71350 % 50,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CBDCBABd  CBEAccCaEDCdDab D eEaBADCA   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABEa ADb EC AEDDEC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız  ac   D     B  Cd        Cc             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız c                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

249,598 50,77
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  702
NAZLI KIZILASLAN 120 42 22 56 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71884.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 42 488 499 71884 % 50,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDdCBADaaEdBEAccCaEDCeDbaeDAcEe ADCAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCAe  EADCDECcAeADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D ace  B              c    B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

203,115 75,64
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  325
SAMET DOĞAN 120 27 25 68 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(107091.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 115 799 830 107091 % 75,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 12 13 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DbceBC  bB Acc CEDCaDd  e DaDBeD b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız dBbDCeDC da AE DEabb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız        e        dE         C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  d  e E          e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 0 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 3 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

150,508 93,94
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  268
SILA  ÖZGER 120 14 45 61 2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(132997.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 202 1040 1103 132997 % 93,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 29 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız aaaCBdeeaEeebebDebdDbdca   deaadb  bcDba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 12 3 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eBdDeAbCeabA b ebdd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   baD       cC            c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 2 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 3 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 2 5 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

251,918 49,57
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  310
TURGUT KABAN 120 42 19 59 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70182.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 38 473 483 70182 % 49,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CeCDBbB D   CB   DCCEDCaDaD DdDbbcADaABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCAaEdEeDCDECAAAbDEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız         c                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız bBAc  cCc          A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 1 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

199,363 77,34
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  350
UMUT KAYMAK 120 27 30 63 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(109492.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 119 815 851 109492 % 77,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 17 7 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C Daaeeea  c eeDCbED CDdbCDdDEaBeDCea  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AebbCeDC dCedEaDECAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız c    e      d a  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

236,490 57,99
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  343
YASER YILDIRIMTEPE 120 37 20 63 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(82100.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 67 591 608 82100 % 57,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDC eBCDECBEAac CEDCCa bCDcDb cA bb  Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız b  DaADC cCAAacDECeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız    b                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  A  eB      C  E A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 3 1 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

187,243 82,56
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  603
AHMET KÖSE 120 21 23 76 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116889.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 150 890 933 116889 % 82,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 15 15 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CeCDcaBe     e b ebCEDdCDaD bccbb       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız ae  b   DCaE  AAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız Cb e C       c  a                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

207,548 73,46
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  632
CANSU SEYMEN 120 30 32 58 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(104003.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 106 776 804 104003 % 73,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 23 4 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız adCDBaaADEcE eaeDDbCaDeaDabbb abceAbac  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCABE aADCbECeAAAeEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız             a    C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız bB e   e        C   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 4 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 1 5 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 1 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

213,375 70,44
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  580
ELİF YILMAZ 120 26 8 86 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(99732.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 99 747 773 99732 % 70,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBC     DE E BEA        D b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCABE    CDE  AAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız Cc   C Dd   b  eaC                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 2 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

205,320 74,56
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  315
ERHAN DEMİRHAN 120 25 14 81 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(105558.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 110 788 817 105558 % 74,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 8 17 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C Dae B  E  EAaDC*E C Dbe  cD D   dA  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AaEaeA C  b A aD eAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız       E     C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 1 1 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

205,930 74,27
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  265
HAMZA AKASLAN 120 26 17 77 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(105149.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 108 784 812 105149 % 74,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDaCeAc  abc AbDCCEDCdDbe bdDc B  dA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız  de    A C     AADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D  A b                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 3 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

252,645 49,18
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  177
HANİFE SERTOĞLU 120 44 26 50 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69623.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 37 467 476 69623 % 49,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CeDCacBCaEbBE aDCCEaCCaae bADEDBbDCABcDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız eBEabdDCa CdAaDDECAe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   ACDDaC D     C                     b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız      eE       C  b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

186,220 82,98
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  274
LEVENT TÜRK 120 19 17 84 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(117475.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 152 895 938 117475 % 82,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 10 25 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız adCD    Ddc       bCaD   ab         ac  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCABE bADCbECeAeADaC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız             a    C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 2 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 1 1 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

223,693 65,01
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  232
NUREFŞAN ORHAN 120 32 17 71 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92044.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 87 689 711 92044 % 65,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDBC ADcD  e eDDCCEDCdDbe bdDc B  dA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız D Aac aADC aC  AADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D  Ab                      a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

227,613 62,87
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  224
PINAR ÖZER 120 32 12 76 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89012.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 80 658 677 89012 % 62,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 9 13 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCD aeAD  E  EAaDCCE CaDbe bcD D   CA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız  eAaE  ADC Eb AAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız E      C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 1 2 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

147,250 94,59
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  261
RAMAZAN SALİH AĞBAL 120 7 21 92 1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(133916.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 206 1052 1117 133916 % 94,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 10 27 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C D  bBa a e e ebb               b e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız e    A be       EdcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 5 25 -1,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız              e e a    a   d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  A          e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 2 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

171,410 88,25
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  584
RECEP UÇAR 120 13 13 94 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(124937.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 180 968 1023 124937 % 88,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 10 27 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C D  bBa a e e ebb               b e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız e    A Ce    EDDECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  A          e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

177,825 86,14
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  240
ŞAHİN ÖNÜL 120 17 19 84 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(121953.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 167 933 983 121953 % 86,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 12 16 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDcC    e  a A  bCEDdCDaDbbecbb       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCdBb cA Ca              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız        b       a   b                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

200,468 76,85
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  70
SILA GÜLLÜ 120 26 26 68 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(108796.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 117 810 844 108796 % 76,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 23 8 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBC      cc CeEeabaCaaCCbdb eccbbdbeCbeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCABECaADCDECeAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 4 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 3 5 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

167,635 89,41
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  210
TALİP YILMAZ 120 12 14 94 8 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(126579.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 188 987 1044 126579 % 89,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 10 27 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C D  bBa a e e ebb               b e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız e    A Ce    EDeECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  A          e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

238,518 56,90
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  213
TUBAASLAN 120 37 18 65 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80559.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 63 582 597 80559 % 56,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 11 13 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDe  ADabECccAecC   Cbaa    DEDB  a  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCABEaEADCDEbeAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız b                  E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız Ec     Cc       C  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 3 2 38

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

198,923 77,56
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  364
ÜMİT TÜRKOĞLU 120 23 15 82 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(109804.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 121 821 857 109804 % 77,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 11 17 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCaABC   c A cCb DCdaCb bbcE d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABEaC DCa      DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız                    d                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız    a                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 2 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 4 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

188,168 82,19
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  404
YAĞMUR YILMAZ 120 19 13 88 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116360.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 144 883 926 116360 % 82,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 13 13 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız d DadbBd  Ce AaD CEDeCDdDCb Db B  bb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız                DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

174,310 87,33
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  137
YAHYA BURAK 120 16 20 84 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(123638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 176 951 1001 123638 % 87,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 12 18 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C Daa aabE cEAa bd aC e       c AD    DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız dabb d C a     DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız      ea                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 1 33

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 2 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

185,830 83,15
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  0
ZEYNEP T ABDÜLH MİT 120 15 2 103 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(117727.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 153 897 940 117727 % 83,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ABEDCADC       aECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A       a    C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

268,788 40,87
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12F  -  441
CAN KALACOŞ 120 47 16 57 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(57866.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 18 368 372 57866 % 40,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDBaabDEDECBEdeDCCEDCCDCD DeDdbBebaA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız aCABEdEADC aC AAADEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız C      D       CcC                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        C           A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

244,510 53,59
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12F  -  589
DERVİŞ ABİK 120 41 25 54 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75874.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 51 533 546 75874 % 53,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCeAee  CBEADDdCEDCdaCbCDAebbBeDCbaDDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız ddcDCADCCcbdAE DECAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   Ae D d  a                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız  b    c     C C  A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 4 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 1 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

210,878 71,75
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12F  -  0
ELAENUR   Ü 120 28 18 74 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101577.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 101 762 788 101577 % 71,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBCDBC ADcD  e eDDCCEDCdDbe bdDc B  dA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız  de    A C     AADEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız  D  A b     a                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız        C        e  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 2 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

230,103 61,48
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12F  -  581
ELİF GÜLHAN 120 35 21 64 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(87039.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 74 638 657 87039 % 61,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 15 7 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız C DCaABdDE B eaaCCE  badb DcDdDBADdeceD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız e EDeADC  C AEDDECAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   A         a                d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C Cc A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 1 5 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

300,270 26,87
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12F  -  293
EMİN SEYHAN 120 56 9 55 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38049.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 199 201 38049 % 26,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız CBCDdCBADEDECBEAeDCCEDCCDCbCbADbcBADCA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız DCbBEb dDCDECAAAADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 0 34 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  A D B     B                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız                    A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

180,870 85,06
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12F  -  227
EMİR ORUÇ 120 21 32 67 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(120429.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 159 913 960 120429 % 85,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 24 7 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Cevaplarınız dBbD aaA     ecc aabaaedceDbDADEadccaAea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Cevaplarınız abeccddADC     dADEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Cevaplarınız CD  A         B  C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 1 7 13

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 3

267,010 41,75
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12F  -  259
EMİRHAN İBİŞ 120 46 14 60 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59108.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 20 381 386 59108 % 41,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 220 1120 1188 141578

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

Cevaplarınız CdDCBABd EbBEADDCCEaCCDCDeDeDEcBbD A DD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Cevaplarınız AdEeCADC  CdAEDDEdA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Cevaplarınız   ACD       c           C a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Cevaplarınız             C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100

Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Mekanik Enerji 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
