
OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

KATILIMLAR

1 702 NAZLI KIZILASLAN 12D 39 0 39,00 30 1 29,75 17 3 16,25 86 4 85,00 350,930 1 1 197 216,833 1 6 24023 329,753 1 1 1968

2 440 HAYAL BUSE NAZ TOPCU 12D 34 2 33,50 28 1 27,75 14 4 13,00 76 7 74,25 335,833 2 2 408 215,478 2 8 24413 311,098 2 2 3684

3 170 EMİR ORUÇ 12C 30 6 28,50 23 7 21,25 5 0 5,00 58 13 54,75 313,360 1 3 1040 205,880 1 11 27684 285,783 1 3 7246

4 218 ELİFSU SABIRLI 12C 26 5 24,75 21 4 20,00 4 0 4,00 51 9 48,75 289,470 2 4 2365 193,793 2 19 32898 261,895 4 6 12184

5 60 FERİT ÖZER 12C 32 7 30,25 20 3 19,25 5 0 5,00 57 10 54,50 288,245 3 5 2437 180,188 10 34 40831 266,143 3 5 11122

6 999 HAYRUNİSA ŞAHİN 12C 25 4 24,00 19 2 18,50 5 1 4,75 49 7 47,25 275,868 4 6 3603 189,628 3 20 35082 255,515 5 7 13877

7 121 MEHMET EFE KATIRCI 12C 19 10 16,50 26 11 23,25 3 3 2,25 48 24 42,00 265,573 5 7 4821 180,335 9 32 40687 222,865 8 14 25328

8 263 CEREN DELİBAŞ 12C 15 5 13,75 23 10 20,50 2 0 2,00 40 15 36,25 257,910 6 8 5891 188,813 4 22 35492 222,285 9 15 25608

9 181 MUHAMMED YUŞA S* MAZ 12C 30 3 29,25 11 2 10,50 8 0 8,00 49 5 47,75 257,653 7 9 5935 188,685 5 23 35564 271,355 2 4 9987

10 343 YASER YUSUF YILDIRIM 12D 21 7 19,25 22 4 21,00 1 0 1,00 44 11 41,25 257,650 3 10 5938 168,455 6 45 49183 219,690 3 18 26718

11 207 SİNEM TOKAY 12B 13 9 10,75 20 5 18,75 0 5 -1,25 3 7 1,25 36 26 29,50 228,040 1 11 11675 167,820 12 46 49531 188,385 3 45 42105

12 145 KADİR ARDA TOKDEMİR 12C 24 6 22,50 2 3 1,25 26 9 23,75 220,325 8 12 13878 185,795 6 25 37258 247,000 6 8 16362

13 260 HASAN KASIM 12D 16 5 14,75 20 4 19,00 4 3 3,25 40 12 37,00 220,208 4 13 13919 154,143 7 57 56426 191,120 7 41 40696

14 573 EYÜP RALİH YILMAZ 12E 18 7 16,25 16 11 13,25 1 2 0,50 35 20 30,00 216,376 1 14 15186 156,065 2 55 55598 198,254 2 35 36920

15 589 DERVİŞ ABİK 12F 27 9 24,75 1 2 0,50 28 11 25,25 214,563 1 15 15767 170,335 5 42 48068 238,963 1 9 19078

16 183 HÜMEYRA KURT 12D 11 4 10,00 15 2 14,50 1 0 1,00 27 6 25,50 213,555 5 16 16150 169,655 5 43 48504 191,573 6 39 40442

17 646 MEHLİKA KIRDAN 12F 27 10 24,50 3 7 1,25 30 17 25,75 211,255 2 17 17036 169,520 6 44 48569 237,610 2 10 19539

18 259 EMİRHAN İBİŞ 12F 20 5 18,75 1 0 1,00 1 3 0,25 22 8 20,00 208,365 3 18 18248 178,885 3 35 41742 228,670 4 12 22906

19 283 NİSANUR DURMUŞ 12F 25 6 23,50 4 1 3,75 29 7 27,25 207,928 4 19 18437 154,655 10 56 56204 219,834 5 17 26659

20 432 FATİH ŞAHİN 12D 15 7 13,25 10 3 9,25 1 0 1,00 26 10 23,50 207,073 6 20 18823 171,533 4 41 47340 203,793 4 32 34113

21 352 ŞEYMA KALACOŞ 12C 14 4 13,00 9 1 8,75 4 0 4,00 27 5 25,75 206,675 9 21 18982 182,648 8 28 39212 213,513 10 25 29476

22 581 ELİF GÜLHAN 12F 22 9 19,75 4 0 4,00 1 3 0,25 27 12 24,00 204,920 5 22 19825 163,698 7 48 51792 216,635 7 22 28057

23 293 EMİN SEYHAN 12F 18 15 14,25 2 0 2,00 20 15 16,25 204,380 6 23 20077 197,495 1 16 31156 232,568 3 11 21389

24 434 BİLAL BAYKAL 12B 11 2 10,50 6 0 6,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 20 12 17,00 202,575 2 24 20916 185,020 8 27 37757 209,225 2 27 31478

25 70 SILA GÜLLÜ 12E 13 20 8,00 21 11 18,25 34 31 26,25 201,415 2 25 21496 150,778 4 64 57553 166,670 5 65 52770

26 202 DAMLA DURĞUT 12B 10 5 8,75 13 8 11,00 1 4 0,00 2 0 2,00 26 17 21,75 197,743 3 26 23213 172,535 10 39 46736 184,778 5 47 43926

27 325 SAMET DOĞAN 12D 12 11 9,25 18 13 14,75 1 1 0,75 31 25 24,75 196,283 7 27 23996 154,010 8 58 56476 173,490 8 58 49650

28 227 EMİR ORUÇ 12F 27 3 26,25 1 1 0,75 28 4 27,00 194,013 7 28 25143 144,845 11 68 59157 218,365 6 21 27286

29 580 ELİF NUR YILMAZ 12E 24 8 22,00 2 4 1,00 26 12 23,00 193,835 3 29 25249 158,915 1 54 54258 218,910 1 19 27043

30 344 DİLARA 12C 11 1 10,75 8 3 7,25 4 0 4,00 23 4 22,00 191,478 10 30 26532 178,510 11 36 42012 202,510 11 33 34751
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

KATILIMLAR

31 441 CAN KLCS 12F 18 13 14,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 19 16 15,00 191,060 8 31 26752 181,388 2 30 39988 215,570 8 24 28564

32 322 İLAYDA ÜLKER 12C 18 11 15,25 1 2 0,50 5 0 5,00 24 13 20,75 189,018 11 32 27830 185,095 7 26 37702 223,405 7 13 25102

33 0 SELİN SERENGİL 12A 13 22 7,50 14 6 12,50 2 1 1,75 0 11 -2,75 29 40 19,00 187,168 1 33 28825 151,690 14 63 57280 173,849 11 57 49502

34 315 ERHAN DEMİRHAN 12E 15 8 13,00 10 11 7,25 0 1 -0,25 25 20 20,00 184,185 4 34 30521 152,105 3 62 57149 184,080 3 48 44276

35 355 HARUN KAYMAK 12F 16 7 14,25 2 0 2,00 18 7 16,25 183,625 9 35 30839 176,008 4 37 43951 211,098 9 26 30583

36 98 FURKAN USLU 12A 11 3 10,25 5 1 4,75 13 10 10,50 29 14 25,50 183,305 2 36 31015 226,238 2 3 21368 218,390 1 20 27279

37 433 UĞURCAN ÖZKUL 12F 21 9 18,75 2 2 1,50 2 1 1,75 25 12 22,00 182,468 10 37 31473 163,225 8 49 52015 208,502 10 28 31800

38 332 NAZLI ŞENTÜRK 12A 4 7 2,25 14 4 13,00 3 2 2,50 4 5 2,75 25 18 20,50 181,850 3 38 31813 181,155 11 31 40129 170,908 13 62 50902

39 414 MİKAİL AYIŞIK 12F 25 9 22,75 1 0 1,00 26 9 23,75 179,830 11 39 32958 141,705 12 70 59787 204,385 11 30 33828

40 284 SALLİ LÜLECİ 12A 6 4 5,00 17 4 16,00 5 4 4,00 0 2 -0,50 28 14 24,50 179,468 4 40 33151 153,365 13 59 56690 160,690 14 68 55124

41 253 ENES YEŞİLOĞLU 12A 6 4 5,00 3 0 3,00 8 10 5,50 11 22 5,50 28 36 19,00 177,913 5 41 33980 216,303 5 7 24178 206,143 3 29 32979

42 662 İLKNUR KOÇ 12F 18 5 16,75 2 0 2,00 20 5 18,75 176,716 12 42 34682 160,295 9 53 53549 203,949 12 31 34047

43 139 SAMET 12C 15 7 13,25 2 3 1,25 2 5 0,75 19 15 15,25 174,645 12 43 35852 162,065 13 52 52589 194,385 12 38 38981

44 0 SEREN ADASU ŞÖLENLİK 12A 16 16 12,00 6 7 4,25 3 0 3,00 2 8 0,00 27 31 19,25 174,341 6 44 36026 162,645 12 50 52294 191,502 6 40 40486

45 310 TURGUT KABAN 12D 12 9 9,75 1 0 1,00 13 9 10,75 171,625 8 45 37670 174,793 3 38 44873 195,885 5 37 38149

46 408 DİLAN KIRMIZIOĞLU 12B 8 4 7,00 6 2 5,50 2 1 1,75 2 1 1,75 18 8 16,00 170,323 4 46 38399 171,865 11 40 47138 179,993 8 51 46371

47 422 DAMLA KILIÇ 12A 10 20 5,00 5 2 4,50 3 11 0,25 18 33 9,75 168,615 7 47 39335 198,095 7 14 30871 202,498 4 34 34756

48 603 AHMET KÖSE 12E 16 15 12,25 5 1 4,75 1 4 0,00 22 20 17,00 168,010 5 48 39643 145,358 5 66 59044 175,010 4 55 48949

49 994 SÜLEYMAN TECİM 12C 13 9 10,75 4 3 3,25 0 3 -0,75 17 15 13,25 167,951 13 49 39676 152,540 15 61 57003 177,042 14 53 47928

50 430 EMİR DEVELİ 12A 9 31 1,25 5 1 4,75 8 3 7,25 11 7 9,25 33 42 22,50 163,693 8 50 42098 223,788 4 5 22009 190,850 7 42 40844

51 303 UMUT ASAF GAZİ 12B 6 6 4,50 6 2 5,50 2 1 1,75 1 5 -0,25 15 14 11,50 163,095 5 51 42463 166,968 13 47 49990 172,880 11 61 49958

52 167 ALİHAN HATUN 12C 14 9 11,75 4 5 2,75 18 14 14,50 161,118 14 52 43666 162,410 12 51 52413 189,869 13 43 41328

53 350 UMUT KAYMAK 12D 6 5 4,75 8 2 7,50 14 7 12,25 158,078 9 53 45289 150,353 9 65 57673 155,953 9 69 56615

54 93 GÖRKEM EROL 12A 6 34 -2,50 5 7 3,25 4 14 0,50 15 55 1,25 148,050 10 56 50359 197,723 8 15 31049 177,703 9 52 47584

55 214 ONUR BAYRAM 12C 9 7 7,25 4 11 1,25 1 0 1,00 14 18 9,50 147,020 15 57 50878 152,615 14 60 56970 166,463 15 66 52854

56 307 BERAT SAKA 12C 12 9 9,75 0 1 -0,25 12 10 9,50 146,408 16 58 51105 144,803 16 69 59163 166,300 16 67 52935

57 258 SÜLEYMAN GÜÇLÜ 12A 1 0 1,00 15 1 14,75 7 4 6,00 23 5 21,75 139,650 13 65 55392 225,653 3 4 21514 198,065 5 36 37015

58 208 ŞEYMA 12B 1 0 1,00 8 1 7,75 4 4 3,00 13 5 11,75 131,395 12 68 57913 188,100 7 24 35868 172,990 10 60 49896

59 215 HAKKI Ü 12B 2 3 1,25 1 4 0,00 8 1 7,75 10 12 7,00 21 20 16,00 129,101 13 69 58464 195,035 6 18 32279 170,614 12 63 51050

60 0 TALİP YILMAZ 12E 8 30 0,50 6 13 2,75 14 43 3,25 110,470 6 70 60796 145,045 6 67 59107 137,433 6 70 60174
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

KATILIMLAR
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12A SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 0 SELİN SERENGİL 12A 13 22 7,50 14 6 12,50 2 1 1,75 0 11 -2,75 29 40 19,00 187,168 1 33 28825 151,690 14 63 57280 173,849 11 57 49502

2 98 FURKAN USLU 12A 11 3 10,25 5 1 4,75 13 10 10,50 29 14 25,50 183,305 2 36 31015 226,238 2 3 21368 218,390 1 20 27279

3 332 NAZLI ŞENTÜRK 12A 4 7 2,25 14 4 13,00 3 2 2,50 4 5 2,75 25 18 20,50 181,850 3 38 31813 181,155 11 31 40129 170,908 13 62 50902

4 284 SALLİ LÜLECİ 12A 6 4 5,00 17 4 16,00 5 4 4,00 0 2 -0,50 28 14 24,50 179,468 4 40 33151 153,365 13 59 56690 160,690 14 68 55124

5 253 ENES YEŞİLOĞLU 12A 6 4 5,00 3 0 3,00 8 10 5,50 11 22 5,50 28 36 19,00 177,913 5 41 33980 216,303 5 7 24178 206,143 3 29 32979

6 0 SEREN ADASU ŞÖLENLİK 12A 16 16 12,00 6 7 4,25 3 0 3,00 2 8 0,00 27 31 19,25 174,341 6 44 36026 162,645 12 50 52294 191,502 6 40 40486

7 422 DAMLA KILIÇ 12A 10 20 5,00 5 2 4,50 3 11 0,25 18 33 9,75 168,615 7 47 39335 198,095 7 14 30871 202,498 4 34 34756

8 430 EMİR DEVELİ 12A 9 31 1,25 5 1 4,75 8 3 7,25 11 7 9,25 33 42 22,50 163,693 8 50 42098 223,788 4 5 22009 190,850 7 42 40844

9 93 GÖRKEM EROL 12A 6 34 -2,50 5 7 3,25 4 14 0,50 15 55 1,25 148,050 10 56 50359 197,723 8 15 31049 177,703 9 52 47584

10 258 SÜLEYMAN GÜÇLÜ 12A 1 0 1,00 15 1 14,75 7 4 6,00 23 5 21,75 139,650 13 65 55392 225,653 3 4 21514 198,065 5 36 37015
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12B SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 207 SİNEM TOKAY 12B 13 9 10,75 20 5 18,75 0 5 -1,25 3 7 1,25 36 26 29,50 228,040 1 11 11675 167,820 12 46 49531 188,385 3 45 42105

2 434 BİLAL BAYKAL 12B 11 2 10,50 6 0 6,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 20 12 17,00 202,575 2 24 20916 185,020 8 27 37757 209,225 2 27 31478

3 202 DAMLA DURĞUT 12B 10 5 8,75 13 8 11,00 1 4 0,00 2 0 2,00 26 17 21,75 197,743 3 26 23213 172,535 10 39 46736 184,778 5 47 43926

4 408 DİLAN KIRMIZIOĞLU 12B 8 4 7,00 6 2 5,50 2 1 1,75 2 1 1,75 18 8 16,00 170,323 4 46 38399 171,865 11 40 47138 179,993 8 51 46371

5 303 UMUT ASAF GAZİ 12B 6 6 4,50 6 2 5,50 2 1 1,75 1 5 -0,25 15 14 11,50 163,095 5 51 42463 166,968 13 47 49990 172,880 11 61 49958

6 208 ŞEYMA 12B 1 0 1,00 8 1 7,75 4 4 3,00 13 5 11,75 131,395 12 68 57913 188,100 7 24 35868 172,990 10 60 49896

7 215 HAKKI Ü 12B 2 3 1,25 1 4 0,00 8 1 7,75 10 12 7,00 21 20 16,00 129,101 13 69 58464 195,035 6 18 32279 170,614 12 63 51050

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12C SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 170 EMİR ORUÇ 12C 30 6 28,50 23 7 21,25 5 0 5,00 58 13 54,75 313,360 1 3 1040 205,880 1 11 27684 285,783 1 3 7246

2 218 ELİFSU SABIRLI 12C 26 5 24,75 21 4 20,00 4 0 4,00 51 9 48,75 289,470 2 4 2365 193,793 2 19 32898 261,895 4 6 12184

3 60 FERİT ÖZER 12C 32 7 30,25 20 3 19,25 5 0 5,00 57 10 54,50 288,245 3 5 2437 180,188 10 34 40831 266,143 3 5 11122

4 999 HAYRUNİSA ŞAHİN 12C 25 4 24,00 19 2 18,50 5 1 4,75 49 7 47,25 275,868 4 6 3603 189,628 3 20 35082 255,515 5 7 13877

5 121 MEHMET EFE KATIRCI 12C 19 10 16,50 26 11 23,25 3 3 2,25 48 24 42,00 265,573 5 7 4821 180,335 9 32 40687 222,865 8 14 25328

6 263 CEREN DELİBAŞ 12C 15 5 13,75 23 10 20,50 2 0 2,00 40 15 36,25 257,910 6 8 5891 188,813 4 22 35492 222,285 9 15 25608

7 181 MUHAMMED YUŞA S* MAZ 12C 30 3 29,25 11 2 10,50 8 0 8,00 49 5 47,75 257,653 7 9 5935 188,685 5 23 35564 271,355 2 4 9987

8 145 KADİR ARDA TOKDEMİR 12C 24 6 22,50 2 3 1,25 26 9 23,75 220,325 8 12 13878 185,795 6 25 37258 247,000 6 8 16362

9 352 ŞEYMA KALACOŞ 12C 14 4 13,00 9 1 8,75 4 0 4,00 27 5 25,75 206,675 9 21 18982 182,648 8 28 39212 213,513 10 25 29476

10 344 DİLARA 12C 11 1 10,75 8 3 7,25 4 0 4,00 23 4 22,00 191,478 10 30 26532 178,510 11 36 42012 202,510 11 33 34751

11 322 İLAYDA ÜLKER 12C 18 11 15,25 1 2 0,50 5 0 5,00 24 13 20,75 189,018 11 32 27830 185,095 7 26 37702 223,405 7 13 25102

12 139 SAMET 12C 15 7 13,25 2 3 1,25 2 5 0,75 19 15 15,25 174,645 12 43 35852 162,065 13 52 52589 194,385 12 38 38981

13 994 SÜLEYMAN TECİM 12C 13 9 10,75 4 3 3,25 0 3 -0,75 17 15 13,25 167,951 13 49 39676 152,540 15 61 57003 177,042 14 53 47928

14 167 ALİHAN HATUN 12C 14 9 11,75 4 5 2,75 18 14 14,50 161,118 14 52 43666 162,410 12 51 52413 189,869 13 43 41328

15 214 ONUR BAYRAM 12C 9 7 7,25 4 11 1,25 1 0 1,00 14 18 9,50 147,020 15 57 50878 152,615 14 60 56970 166,463 15 66 52854

16 307 BERAT SAKA 12C 12 9 9,75 0 1 -0,25 12 10 9,50 146,408 16 58 51105 144,803 16 69 59163 166,300 16 67 52935
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12D SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 702 NAZLI KIZILASLAN 12D 39 0 39,00 30 1 29,75 17 3 16,25 86 4 85,00 350,930 1 1 197 216,833 1 6 24023 329,753 1 1 1968

2 440 HAYAL BUSE NAZ TOPCU 12D 34 2 33,50 28 1 27,75 14 4 13,00 76 7 74,25 335,833 2 2 408 215,478 2 8 24413 311,098 2 2 3684

3 343 YASER YUSUF YILDIRIM 12D 21 7 19,25 22 4 21,00 1 0 1,00 44 11 41,25 257,650 3 10 5938 168,455 6 45 49183 219,690 3 18 26718

4 260 HASAN KASIM 12D 16 5 14,75 20 4 19,00 4 3 3,25 40 12 37,00 220,208 4 13 13919 154,143 7 57 56426 191,120 7 41 40696

5 183 HÜMEYRA KURT 12D 11 4 10,00 15 2 14,50 1 0 1,00 27 6 25,50 213,555 5 16 16150 169,655 5 43 48504 191,573 6 39 40442

6 432 FATİH ŞAHİN 12D 15 7 13,25 10 3 9,25 1 0 1,00 26 10 23,50 207,073 6 20 18823 171,533 4 41 47340 203,793 4 32 34113

7 325 SAMET DOĞAN 12D 12 11 9,25 18 13 14,75 1 1 0,75 31 25 24,75 196,283 7 27 23996 154,010 8 58 56476 173,490 8 58 49650

8 310 TURGUT KABAN 12D 12 9 9,75 1 0 1,00 13 9 10,75 171,625 8 45 37670 174,793 3 38 44873 195,885 5 37 38149

9 350 UMUT KAYMAK 12D 6 5 4,75 8 2 7,50 14 7 12,25 158,078 9 53 45289 150,353 9 65 57673 155,953 9 69 56615
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12E SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 573 EYÜP RALİH YILMAZ 12E 18 7 16,25 16 11 13,25 1 2 0,50 35 20 30,00 216,376 1 14 15186 156,065 2 55 55598 198,254 2 35 36920

2 70 SILA GÜLLÜ 12E 13 20 8,00 21 11 18,25 34 31 26,25 201,415 2 25 21496 150,778 4 64 57553 166,670 5 65 52770

3 580 ELİF NUR YILMAZ 12E 24 8 22,00 2 4 1,00 26 12 23,00 193,835 3 29 25249 158,915 1 54 54258 218,910 1 19 27043

4 315 ERHAN DEMİRHAN 12E 15 8 13,00 10 11 7,25 0 1 -0,25 25 20 20,00 184,185 4 34 30521 152,105 3 62 57149 184,080 3 48 44276

5 603 AHMET KÖSE 12E 16 15 12,25 5 1 4,75 1 4 0,00 22 20 17,00 168,010 5 48 39643 145,358 5 66 59044 175,010 4 55 48949

6 0 TALİP YILMAZ 12E 8 30 0,50 6 13 2,75 14 43 3,25 110,470 6 70 60796 145,045 6 67 59107 137,433 6 70 60174

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12F SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 589 DERVİŞ ABİK 12F 27 9 24,75 1 2 0,50 28 11 25,25 214,563 1 15 15767 170,335 5 42 48068 238,963 1 9 19078

2 646 MEHLİKA KIRDAN 12F 27 10 24,50 3 7 1,25 30 17 25,75 211,255 2 17 17036 169,520 6 44 48569 237,610 2 10 19539

3 259 EMİRHAN İBİŞ 12F 20 5 18,75 1 0 1,00 1 3 0,25 22 8 20,00 208,365 3 18 18248 178,885 3 35 41742 228,670 4 12 22906

4 283 NİSANUR DURMUŞ 12F 25 6 23,50 4 1 3,75 29 7 27,25 207,928 4 19 18437 154,655 10 56 56204 219,834 5 17 26659

5 581 ELİF GÜLHAN 12F 22 9 19,75 4 0 4,00 1 3 0,25 27 12 24,00 204,920 5 22 19825 163,698 7 48 51792 216,635 7 22 28057

6 293 EMİN SEYHAN 12F 18 15 14,25 2 0 2,00 20 15 16,25 204,380 6 23 20077 197,495 1 16 31156 232,568 3 11 21389

7 227 EMİR ORUÇ 12F 27 3 26,25 1 1 0,75 28 4 27,00 194,013 7 28 25143 144,845 11 68 59157 218,365 6 21 27286

8 441 CAN KLCS 12F 18 13 14,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 19 16 15,00 191,060 8 31 26752 181,388 2 30 39988 215,570 8 24 28564

9 355 HARUN KAYMAK 12F 16 7 14,25 2 0 2,00 18 7 16,25 183,625 9 35 30839 176,008 4 37 43951 211,098 9 26 30583

10 433 UĞURCAN ÖZKUL 12F 21 9 18,75 2 2 1,50 2 1 1,75 25 12 22,00 182,468 10 37 31473 163,225 8 49 52015 208,502 10 28 31800

11 414 MİKAİL AYIŞIK 12F 25 9 22,75 1 0 1,00 26 9 23,75 179,830 11 39 32958 141,705 12 70 59787 204,385 11 30 33828

12 662 İLKNUR KOÇ 12F 18 5 16,75 2 0 2,00 20 5 18,75 176,716 12 42 34682 160,295 9 53 53549 203,949 12 31 34047

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

KATILIMLAR

1 435 EMRAH GÜNER 12B 20 1 19,75 14 6 12,50 34 7 32,25 145,048 10 63 51980 265,083 1 1 13840 220,473 1 16 26365

2 123 EMİRHAN AKAGÜNDÜZ 12A 17 10 14,50 12 8 10,00 29 18 24,50 154,753 9 54 47051 255,498 1 2 15385 215,913 2 23 28412

3 98 FURKAN USLU 12A 11 3 10,25 5 1 4,75 13 10 10,50 29 14 25,50 183,305 2 36 31015 226,238 2 3 21368 218,390 1 20 27279

4 258 SÜLEYMAN GÜÇLÜ 12A 1 0 1,00 15 1 14,75 7 4 6,00 23 5 21,75 139,650 13 65 55392 225,653 3 4 21514 198,065 5 36 37015

5 430 EMİR DEVELİ 12A 9 31 1,25 5 1 4,75 8 3 7,25 11 7 9,25 33 42 22,50 163,693 8 50 42098 223,788 4 5 22009 190,850 7 42 40844

6 702 NAZLI KIZILASLAN 12D 39 0 39,00 30 1 29,75 17 3 16,25 86 4 85,00 350,930 1 1 197 216,833 1 6 24023 329,753 1 1 1968

7 253 ENES YEŞİLOĞLU 12A 6 4 5,00 3 0 3,00 8 10 5,50 11 22 5,50 28 36 19,00 177,913 5 41 33980 216,303 5 7 24178 206,143 3 29 32979

8 440 HAYAL BUSE NAZ TOPCU 12D 34 2 33,50 28 1 27,75 14 4 13,00 76 7 74,25 335,833 2 2 408 215,478 2 8 24413 311,098 2 2 3684

9 0 YSF ERBY 12B 6 3 5,25 11 9 8,75 17 12 14,00 145,228 9 62 51844 213,478 2 9 25076 180,333 7 50 46202

10 0 A KADİR 12A 8 0 8,00 6 12 3,00 14 12 11,00 146,390 11 59 51116 208,550 6 10 26730 189,190 8 44 41656

11 170 EMİR ORUÇ 12C 30 6 28,50 23 7 21,25 5 0 5,00 58 13 54,75 313,360 1 3 1040 205,880 1 11 27684 285,783 1 3 7246

12 436 NAİM FURKAN BAYRAM 12B 5 0 5,00 3 3 2,25 8 3 7,25 152,773 6 55 48037 204,298 3 12 28329 187,453 4 46 42602

13 171 ABDULSAMET KARAKUŞ 12B 5 9 2,75 6 5 4,75 11 14 7,50 146,120 7 60 51211 198,235 4 13 30794 174,305 9 56 49293

14 422 DAMLA KILIÇ 12A 10 20 5,00 5 2 4,50 3 11 0,25 18 33 9,75 168,615 7 47 39335 198,095 7 14 30871 202,498 4 34 34756

15 93 GÖRKEM EROL 12A 6 34 -2,50 5 7 3,25 4 14 0,50 15 55 1,25 148,050 10 56 50359 197,723 8 15 31049 177,703 9 52 47584

16 293 EMİN SEYHAN 12F 18 15 14,25 2 0 2,00 20 15 16,25 204,380 6 23 20077 197,495 1 16 31156 232,568 3 11 21389

17 645 FURKAN KARAASLAN 12B 7 7 5,25 3 7 1,25 10 14 6,50 146,120 7 60 51211 195,410 5 17 32115 181,255 6 49 45727

18 215 HAKKI Ü 12B 2 3 1,25 1 4 0,00 8 1 7,75 10 12 7,00 21 20 16,00 129,101 13 69 58464 195,035 6 18 32279 170,614 12 63 51050

19 218 ELİFSU SABIRLI 12C 26 5 24,75 21 4 20,00 4 0 4,00 51 9 48,75 289,470 2 4 2365 193,793 2 19 32898 261,895 4 6 12184

20 999 HAYRUNİSA ŞAHİN 12C 25 4 24,00 19 2 18,50 5 1 4,75 49 7 47,25 275,868 4 6 3603 189,628 3 20 35082 255,515 5 7 13877

21 398 AYŞU Ş 12A 7 3 6,25 2 3 1,25 9 6 7,50 137,798 14 66 55997 189,110 9 21 35355 175,433 10 54 48726

22 263 CEREN DELİBAŞ 12C 15 5 13,75 23 10 20,50 2 0 2,00 40 15 36,25 257,910 6 8 5891 188,813 4 22 35492 222,285 9 15 25608

23 181 MUHAMMED YUŞA S* MAZ 12C 30 3 29,25 11 2 10,50 8 0 8,00 49 5 47,75 257,653 7 9 5935 188,685 5 23 35564 271,355 2 4 9987

24 208 ŞEYMA 12B 1 0 1,00 8 1 7,75 4 4 3,00 13 5 11,75 131,395 12 68 57913 188,100 7 24 35868 172,990 10 60 49896

25 145 KADİR ARDA TOKDEMİR 12C 24 6 22,50 2 3 1,25 26 9 23,75 220,325 8 12 13878 185,795 6 25 37258 247,000 6 8 16362

26 322 İLAYDA ÜLKER 12C 18 11 15,25 1 2 0,50 5 0 5,00 24 13 20,75 189,018 11 32 27830 185,095 7 26 37702 223,405 7 13 25102

27 434 BİLAL BAYKAL 12B 11 2 10,50 6 0 6,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 20 12 17,00 202,575 2 24 20916 185,020 8 27 37757 209,225 2 27 31478

28 352 ŞEYMA KALACOŞ 12C 14 4 13,00 9 1 8,75 4 0 4,00 27 5 25,75 206,675 9 21 18982 182,648 8 28 39212 213,513 10 25 29476

29 249 İLAYDA CEYLAN 12A 4 3 3,25 1 6 -0,50 5 9 2,75 143,658 12 64 53767 181,753 10 29 39733 173,163 12 59 49810

30 441 CAN KLCS 12F 18 13 14,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 19 16 15,00 191,060 8 31 26752 181,388 2 30 39988 215,570 8 24 28564
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

KATILIMLAR

31 332 NAZLI ŞENTÜRK 12A 4 7 2,25 14 4 13,00 3 2 2,50 4 5 2,75 25 18 20,50 181,850 3 38 31813 181,155 11 31 40129 170,908 13 62 50902

32 121 MEHMET EFE KATIRCI 12C 19 10 16,50 26 11 23,25 3 3 2,25 48 24 42,00 265,573 5 7 4821 180,335 9 32 40687 222,865 8 14 25328

33 278 OĞUZHAN MERT DOĞAN 12B 4 0 4,00 3 8 1,00 7 8 5,00 135,730 11 67 56726 180,308 9 33 40713 167,040 13 64 52620

34 60 FERİT ÖZER 12C 32 7 30,25 20 3 19,25 5 0 5,00 57 10 54,50 288,245 3 5 2437 180,188 10 34 40831 266,143 3 5 11122

35 259 EMİRHAN İBİŞ 12F 20 5 18,75 1 0 1,00 1 3 0,25 22 8 20,00 208,365 3 18 18248 178,885 3 35 41742 228,670 4 12 22906

36 344 DİLARA 12C 11 1 10,75 8 3 7,25 4 0 4,00 23 4 22,00 191,478 10 30 26532 178,510 11 36 42012 202,510 11 33 34751

37 355 HARUN KAYMAK 12F 16 7 14,25 2 0 2,00 18 7 16,25 183,625 9 35 30839 176,008 4 37 43951 211,098 9 26 30583

38 310 TURGUT KABAN 12D 12 9 9,75 1 0 1,00 13 9 10,75 171,625 8 45 37670 174,793 3 38 44873 195,885 5 37 38149

39 202 DAMLA DURĞUT 12B 10 5 8,75 13 8 11,00 1 4 0,00 2 0 2,00 26 17 21,75 197,743 3 26 23213 172,535 10 39 46736 184,778 5 47 43926

40 408 DİLAN KIRMIZIOĞLU 12B 8 4 7,00 6 2 5,50 2 1 1,75 2 1 1,75 18 8 16,00 170,323 4 46 38399 171,865 11 40 47138 179,993 8 51 46371

41 432 FATİH ŞAHİN 12D 15 7 13,25 10 3 9,25 1 0 1,00 26 10 23,50 207,073 6 20 18823 171,533 4 41 47340 203,793 4 32 34113

42 589 DERVİŞ ABİK 12F 27 9 24,75 1 2 0,50 28 11 25,25 214,563 1 15 15767 170,335 5 42 48068 238,963 1 9 19078

43 183 HÜMEYRA KURT 12D 11 4 10,00 15 2 14,50 1 0 1,00 27 6 25,50 213,555 5 16 16150 169,655 5 43 48504 191,573 6 39 40442

44 646 MEHLİKA KIRDAN 12F 27 10 24,50 3 7 1,25 30 17 25,75 211,255 2 17 17036 169,520 6 44 48569 237,610 2 10 19539

45 343 YASER YUSUF YILDIRIM 12D 21 7 19,25 22 4 21,00 1 0 1,00 44 11 41,25 257,650 3 10 5938 168,455 6 45 49183 219,690 3 18 26718

46 207 SİNEM TOKAY 12B 13 9 10,75 20 5 18,75 0 5 -1,25 3 7 1,25 36 26 29,50 228,040 1 11 11675 167,820 12 46 49531 188,385 3 45 42105

47 303 UMUT ASAF GAZİ 12B 6 6 4,50 6 2 5,50 2 1 1,75 1 5 -0,25 15 14 11,50 163,095 5 51 42463 166,968 13 47 49990 172,880 11 61 49958

48 581 ELİF GÜLHAN 12F 22 9 19,75 4 0 4,00 1 3 0,25 27 12 24,00 204,920 5 22 19825 163,698 7 48 51792 216,635 7 22 28057

49 433 UĞURCAN ÖZKUL 12F 21 9 18,75 2 2 1,50 2 1 1,75 25 12 22,00 182,468 10 37 31473 163,225 8 49 52015 208,502 10 28 31800

50 0 SEREN ADASU ŞÖLENLİK 12A 16 16 12,00 6 7 4,25 3 0 3,00 2 8 0,00 27 31 19,25 174,341 6 44 36026 162,645 12 50 52294 191,502 6 40 40486

51 167 ALİHAN HATUN 12C 14 9 11,75 4 5 2,75 18 14 14,50 161,118 14 52 43666 162,410 12 51 52413 189,869 13 43 41328

52 139 SAMET 12C 15 7 13,25 2 3 1,25 2 5 0,75 19 15 15,25 174,645 12 43 35852 162,065 13 52 52589 194,385 12 38 38981

53 662 İLKNUR KOÇ 12F 18 5 16,75 2 0 2,00 20 5 18,75 176,716 12 42 34682 160,295 9 53 53549 203,949 12 31 34047

54 580 ELİF NUR YILMAZ 12E 24 8 22,00 2 4 1,00 26 12 23,00 193,835 3 29 25249 158,915 1 54 54258 218,910 1 19 27043

55 573 EYÜP RALİH YILMAZ 12E 18 7 16,25 16 11 13,25 1 2 0,50 35 20 30,00 216,376 1 14 15186 156,065 2 55 55598 198,254 2 35 36920

56 260 HASAN KASIM 12D 16 5 14,75 20 4 19,00 4 3 3,25 40 12 37,00 220,208 4 13 13919 154,143 7 57 56426 191,120 7 41 40696

57 325 SAMET DOĞAN 12D 12 11 9,25 18 13 14,75 1 1 0,75 31 25 24,75 196,283 7 27 23996 154,010 8 58 56476 173,490 8 58 49650

58 284 SALLİ LÜLECİ 12A 6 4 5,00 17 4 16,00 5 4 4,00 0 2 -0,50 28 14 24,50 179,468 4 40 33151 153,365 13 59 56690 160,690 14 68 55124

59 214 ONUR BAYRAM 12C 9 7 7,25 4 11 1,25 1 0 1,00 14 18 9,50 147,020 15 57 50878 152,615 14 60 56970 166,463 15 66 52854

60 994 SÜLEYMAN TECİM 12C 13 9 10,75 4 3 3,25 0 3 -0,75 17 15 13,25 167,951 13 49 39676 152,540 15 61 57003 177,042 14 53 47928
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

KATILIMLAR

61 315 ERHAN DEMİRHAN 12E 15 8 13,00 10 11 7,25 0 1 -0,25 25 20 20,00 184,185 4 34 30521 152,105 3 62 57149 184,080 3 48 44276

62 0 SELİN SERENGİL 12A 13 22 7,50 14 6 12,50 2 1 1,75 0 11 -2,75 29 40 19,00 187,168 1 33 28825 151,690 14 63 57280 173,849 11 57 49502

63 603 AHMET KÖSE 12E 16 15 12,25 5 1 4,75 1 4 0,00 22 20 17,00 168,010 5 48 39643 145,358 5 66 59044 175,010 4 55 48949

64 0 TALİP YILMAZ 12E 8 30 0,50 6 13 2,75 14 43 3,25 110,470 6 70 60796 145,045 6 67 59107 137,433 6 70 60174

65 227 EMİR ORUÇ 12F 27 3 26,25 1 1 0,75 28 4 27,00 194,013 7 28 25143 144,845 11 68 59157 218,365 6 21 27286

66 307 BERAT SAKA 12C 12 9 9,75 0 1 -0,25 12 10 9,50 146,408 16 58 51105 144,803 16 69 59163 166,300 16 67 52935

67 414 MİKAİL AYIŞIK 12F 25 9 22,75 1 0 1,00 26 9 23,75 179,830 11 39 32958 141,705 12 70 59787 204,385 11 30 33828
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12A SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 123 EMİRHAN AKAGÜNDÜZ 12A 17 10 14,50 12 8 10,00 29 18 24,50 154,753 9 54 47051 255,498 1 2 15385 215,913 2 23 28412

2 98 FURKAN USLU 12A 11 3 10,25 5 1 4,75 13 10 10,50 29 14 25,50 183,305 2 36 31015 226,238 2 3 21368 218,390 1 20 27279

3 258 SÜLEYMAN GÜÇLÜ 12A 1 0 1,00 15 1 14,75 7 4 6,00 23 5 21,75 139,650 13 65 55392 225,653 3 4 21514 198,065 5 36 37015

4 430 EMİR DEVELİ 12A 9 31 1,25 5 1 4,75 8 3 7,25 11 7 9,25 33 42 22,50 163,693 8 50 42098 223,788 4 5 22009 190,850 7 42 40844

5 253 ENES YEŞİLOĞLU 12A 6 4 5,00 3 0 3,00 8 10 5,50 11 22 5,50 28 36 19,00 177,913 5 41 33980 216,303 5 7 24178 206,143 3 29 32979

6 0 A KADİR 12A 8 0 8,00 6 12 3,00 14 12 11,00 146,390 11 59 51116 208,550 6 10 26730 189,190 8 44 41656

7 422 DAMLA KILIÇ 12A 10 20 5,00 5 2 4,50 3 11 0,25 18 33 9,75 168,615 7 47 39335 198,095 7 14 30871 202,498 4 34 34756

8 93 GÖRKEM EROL 12A 6 34 -2,50 5 7 3,25 4 14 0,50 15 55 1,25 148,050 10 56 50359 197,723 8 15 31049 177,703 9 52 47584

9 398 AYŞU Ş 12A 7 3 6,25 2 3 1,25 9 6 7,50 137,798 14 66 55997 189,110 9 21 35355 175,433 10 54 48726

10 249 İLAYDA CEYLAN 12A 4 3 3,25 1 6 -0,50 5 9 2,75 143,658 12 64 53767 181,753 10 29 39733 173,163 12 59 49810

11 332 NAZLI ŞENTÜRK 12A 4 7 2,25 14 4 13,00 3 2 2,50 4 5 2,75 25 18 20,50 181,850 3 38 31813 181,155 11 31 40129 170,908 13 62 50902

12 0 SEREN ADASU ŞÖLENLİK 12A 16 16 12,00 6 7 4,25 3 0 3,00 2 8 0,00 27 31 19,25 174,341 6 44 36026 162,645 12 50 52294 191,502 6 40 40486

13 284 SALLİ LÜLECİ 12A 6 4 5,00 17 4 16,00 5 4 4,00 0 2 -0,50 28 14 24,50 179,468 4 40 33151 153,365 13 59 56690 160,690 14 68 55124

14 0 SELİN SERENGİL 12A 13 22 7,50 14 6 12,50 2 1 1,75 0 11 -2,75 29 40 19,00 187,168 1 33 28825 151,690 14 63 57280 173,849 11 57 49502

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 435 EMRAH GÜNER 12B 20 1 19,75 14 6 12,50 34 7 32,25 145,048 10 63 51980 265,083 1 1 13840 220,473 1 16 26365

2 0 YSF ERBY 12B 6 3 5,25 11 9 8,75 17 12 14,00 145,228 9 62 51844 213,478 2 9 25076 180,333 7 50 46202

3 436 NAİM FURKAN BAYRAM 12B 5 0 5,00 3 3 2,25 8 3 7,25 152,773 6 55 48037 204,298 3 12 28329 187,453 4 46 42602

4 171 ABDULSAMET KARAKUŞ 12B 5 9 2,75 6 5 4,75 11 14 7,50 146,120 7 60 51211 198,235 4 13 30794 174,305 9 56 49293

5 645 FURKAN KARAASLAN 12B 7 7 5,25 3 7 1,25 10 14 6,50 146,120 7 60 51211 195,410 5 17 32115 181,255 6 49 45727

6 215 HAKKI Ü 12B 2 3 1,25 1 4 0,00 8 1 7,75 10 12 7,00 21 20 16,00 129,101 13 69 58464 195,035 6 18 32279 170,614 12 63 51050

7 208 ŞEYMA 12B 1 0 1,00 8 1 7,75 4 4 3,00 13 5 11,75 131,395 12 68 57913 188,100 7 24 35868 172,990 10 60 49896

8 434 BİLAL BAYKAL 12B 11 2 10,50 6 0 6,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 20 12 17,00 202,575 2 24 20916 185,020 8 27 37757 209,225 2 27 31478

9 278 OĞUZHAN MERT DOĞAN 12B 4 0 4,00 3 8 1,00 7 8 5,00 135,730 11 67 56726 180,308 9 33 40713 167,040 13 64 52620

10 202 DAMLA DURĞUT 12B 10 5 8,75 13 8 11,00 1 4 0,00 2 0 2,00 26 17 21,75 197,743 3 26 23213 172,535 10 39 46736 184,778 5 47 43926

11 408 DİLAN KIRMIZIOĞLU 12B 8 4 7,00 6 2 5,50 2 1 1,75 2 1 1,75 18 8 16,00 170,323 4 46 38399 171,865 11 40 47138 179,993 8 51 46371

12 207 SİNEM TOKAY 12B 13 9 10,75 20 5 18,75 0 5 -1,25 3 7 1,25 36 26 29,50 228,040 1 11 11675 167,820 12 46 49531 188,385 3 45 42105

13 303 UMUT ASAF GAZİ 12B 6 6 4,50 6 2 5,50 2 1 1,75 1 5 -0,25 15 14 11,50 163,095 5 51 42463 166,968 13 47 49990 172,880 11 61 49958

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12C SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 170 EMİR ORUÇ 12C 30 6 28,50 23 7 21,25 5 0 5,00 58 13 54,75 313,360 1 3 1040 205,880 1 11 27684 285,783 1 3 7246

2 218 ELİFSU SABIRLI 12C 26 5 24,75 21 4 20,00 4 0 4,00 51 9 48,75 289,470 2 4 2365 193,793 2 19 32898 261,895 4 6 12184

3 999 HAYRUNİSA ŞAHİN 12C 25 4 24,00 19 2 18,50 5 1 4,75 49 7 47,25 275,868 4 6 3603 189,628 3 20 35082 255,515 5 7 13877

4 263 CEREN DELİBAŞ 12C 15 5 13,75 23 10 20,50 2 0 2,00 40 15 36,25 257,910 6 8 5891 188,813 4 22 35492 222,285 9 15 25608

5 181 MUHAMMED YUŞA S* MAZ 12C 30 3 29,25 11 2 10,50 8 0 8,00 49 5 47,75 257,653 7 9 5935 188,685 5 23 35564 271,355 2 4 9987

6 145 KADİR ARDA TOKDEMİR 12C 24 6 22,50 2 3 1,25 26 9 23,75 220,325 8 12 13878 185,795 6 25 37258 247,000 6 8 16362

7 322 İLAYDA ÜLKER 12C 18 11 15,25 1 2 0,50 5 0 5,00 24 13 20,75 189,018 11 32 27830 185,095 7 26 37702 223,405 7 13 25102

8 352 ŞEYMA KALACOŞ 12C 14 4 13,00 9 1 8,75 4 0 4,00 27 5 25,75 206,675 9 21 18982 182,648 8 28 39212 213,513 10 25 29476

9 121 MEHMET EFE KATIRCI 12C 19 10 16,50 26 11 23,25 3 3 2,25 48 24 42,00 265,573 5 7 4821 180,335 9 32 40687 222,865 8 14 25328

10 60 FERİT ÖZER 12C 32 7 30,25 20 3 19,25 5 0 5,00 57 10 54,50 288,245 3 5 2437 180,188 10 34 40831 266,143 3 5 11122

11 344 DİLARA 12C 11 1 10,75 8 3 7,25 4 0 4,00 23 4 22,00 191,478 10 30 26532 178,510 11 36 42012 202,510 11 33 34751

12 167 ALİHAN HATUN 12C 14 9 11,75 4 5 2,75 18 14 14,50 161,118 14 52 43666 162,410 12 51 52413 189,869 13 43 41328

13 139 SAMET 12C 15 7 13,25 2 3 1,25 2 5 0,75 19 15 15,25 174,645 12 43 35852 162,065 13 52 52589 194,385 12 38 38981

14 214 ONUR BAYRAM 12C 9 7 7,25 4 11 1,25 1 0 1,00 14 18 9,50 147,020 15 57 50878 152,615 14 60 56970 166,463 15 66 52854

15 994 SÜLEYMAN TECİM 12C 13 9 10,75 4 3 3,25 0 3 -0,75 17 15 13,25 167,951 13 49 39676 152,540 15 61 57003 177,042 14 53 47928

16 307 BERAT SAKA 12C 12 9 9,75 0 1 -0,25 12 10 9,50 146,408 16 58 51105 144,803 16 69 59163 166,300 16 67 52935

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12D SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 702 NAZLI KIZILASLAN 12D 39 0 39,00 30 1 29,75 17 3 16,25 86 4 85,00 350,930 1 1 197 216,833 1 6 24023 329,753 1 1 1968

2 440 HAYAL BUSE NAZ TOPCU 12D 34 2 33,50 28 1 27,75 14 4 13,00 76 7 74,25 335,833 2 2 408 215,478 2 8 24413 311,098 2 2 3684

3 310 TURGUT KABAN 12D 12 9 9,75 1 0 1,00 13 9 10,75 171,625 8 45 37670 174,793 3 38 44873 195,885 5 37 38149

4 432 FATİH ŞAHİN 12D 15 7 13,25 10 3 9,25 1 0 1,00 26 10 23,50 207,073 6 20 18823 171,533 4 41 47340 203,793 4 32 34113

5 183 HÜMEYRA KURT 12D 11 4 10,00 15 2 14,50 1 0 1,00 27 6 25,50 213,555 5 16 16150 169,655 5 43 48504 191,573 6 39 40442

6 343 YASER YUSUF YILDIRIM 12D 21 7 19,25 22 4 21,00 1 0 1,00 44 11 41,25 257,650 3 10 5938 168,455 6 45 49183 219,690 3 18 26718

7 260 HASAN KASIM 12D 16 5 14,75 20 4 19,00 4 3 3,25 40 12 37,00 220,208 4 13 13919 154,143 7 57 56426 191,120 7 41 40696

8 325 SAMET DOĞAN 12D 12 11 9,25 18 13 14,75 1 1 0,75 31 25 24,75 196,283 7 27 23996 154,010 8 58 56476 173,490 8 58 49650

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12E SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 580 ELİF NUR YILMAZ 12E 24 8 22,00 2 4 1,00 26 12 23,00 193,835 3 29 25249 158,915 1 54 54258 218,910 1 19 27043

2 573 EYÜP RALİH YILMAZ 12E 18 7 16,25 16 11 13,25 1 2 0,50 35 20 30,00 216,376 1 14 15186 156,065 2 55 55598 198,254 2 35 36920

3 315 ERHAN DEMİRHAN 12E 15 8 13,00 10 11 7,25 0 1 -0,25 25 20 20,00 184,185 4 34 30521 152,105 3 62 57149 184,080 3 48 44276

4 603 AHMET KÖSE 12E 16 15 12,25 5 1 4,75 1 4 0,00 22 20 17,00 168,010 5 48 39643 145,358 5 66 59044 175,010 4 55 48949

5 0 TALİP YILMAZ 12E 8 30 0,50 6 13 2,75 14 43 3,25 110,470 6 70 60796 145,045 6 67 59107 137,433 6 70 60174

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12F SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 293 EMİN SEYHAN 12F 18 15 14,25 2 0 2,00 20 15 16,25 204,380 6 23 20077 197,495 1 16 31156 232,568 3 11 21389

2 441 CAN KLCS 12F 18 13 14,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 19 16 15,00 191,060 8 31 26752 181,388 2 30 39988 215,570 8 24 28564

3 259 EMİRHAN İBİŞ 12F 20 5 18,75 1 0 1,00 1 3 0,25 22 8 20,00 208,365 3 18 18248 178,885 3 35 41742 228,670 4 12 22906

4 355 HARUN KAYMAK 12F 16 7 14,25 2 0 2,00 18 7 16,25 183,625 9 35 30839 176,008 4 37 43951 211,098 9 26 30583

5 589 DERVİŞ ABİK 12F 27 9 24,75 1 2 0,50 28 11 25,25 214,563 1 15 15767 170,335 5 42 48068 238,963 1 9 19078

6 646 MEHLİKA KIRDAN 12F 27 10 24,50 3 7 1,25 30 17 25,75 211,255 2 17 17036 169,520 6 44 48569 237,610 2 10 19539

7 581 ELİF GÜLHAN 12F 22 9 19,75 4 0 4,00 1 3 0,25 27 12 24,00 204,920 5 22 19825 163,698 7 48 51792 216,635 7 22 28057

8 433 UĞURCAN ÖZKUL 12F 21 9 18,75 2 2 1,50 2 1 1,75 25 12 22,00 182,468 10 37 31473 163,225 8 49 52015 208,502 10 28 31800

9 662 İLKNUR KOÇ 12F 18 5 16,75 2 0 2,00 20 5 18,75 176,716 12 42 34682 160,295 9 53 53549 203,949 12 31 34047

10 227 EMİR ORUÇ 12F 27 3 26,25 1 1 0,75 28 4 27,00 194,013 7 28 25143 144,845 11 68 59157 218,365 6 21 27286

11 414 MİKAİL AYIŞIK 12F 25 9 22,75 1 0 1,00 26 9 23,75 179,830 11 39 32958 141,705 12 70 59787 204,385 11 30 33828

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

KATILIMLAR

1 702 NAZLI KIZILASLAN 12D 39 0 39,00 30 1 29,75 17 3 16,25 86 4 85,00 350,930 1 1 197 216,833 1 6 24023 329,753 1 1 1968

2 440 HAYAL BUSE NAZ TOPCU 12D 34 2 33,50 28 1 27,75 14 4 13,00 76 7 74,25 335,833 2 2 408 215,478 2 8 24413 311,098 2 2 3684

3 170 EMİR ORUÇ 12C 30 6 28,50 23 7 21,25 5 0 5,00 58 13 54,75 313,360 1 3 1040 205,880 1 11 27684 285,783 1 3 7246

4 181 MUHAMMED YUŞA S* MAZ 12C 30 3 29,25 11 2 10,50 8 0 8,00 49 5 47,75 257,653 7 9 5935 188,685 5 23 35564 271,355 2 4 9987

5 60 FERİT ÖZER 12C 32 7 30,25 20 3 19,25 5 0 5,00 57 10 54,50 288,245 3 5 2437 180,188 10 34 40831 266,143 3 5 11122

6 218 ELİFSU SABIRLI 12C 26 5 24,75 21 4 20,00 4 0 4,00 51 9 48,75 289,470 2 4 2365 193,793 2 19 32898 261,895 4 6 12184

7 999 HAYRUNİSA ŞAHİN 12C 25 4 24,00 19 2 18,50 5 1 4,75 49 7 47,25 275,868 4 6 3603 189,628 3 20 35082 255,515 5 7 13877

8 145 KADİR ARDA TOKDEMİR 12C 24 6 22,50 2 3 1,25 26 9 23,75 220,325 8 12 13878 185,795 6 25 37258 247,000 6 8 16362

9 589 DERVİŞ ABİK 12F 27 9 24,75 1 2 0,50 28 11 25,25 214,563 1 15 15767 170,335 5 42 48068 238,963 1 9 19078

10 646 MEHLİKA KIRDAN 12F 27 10 24,50 3 7 1,25 30 17 25,75 211,255 2 17 17036 169,520 6 44 48569 237,610 2 10 19539

11 293 EMİN SEYHAN 12F 18 15 14,25 2 0 2,00 20 15 16,25 204,380 6 23 20077 197,495 1 16 31156 232,568 3 11 21389

12 259 EMİRHAN İBİŞ 12F 20 5 18,75 1 0 1,00 1 3 0,25 22 8 20,00 208,365 3 18 18248 178,885 3 35 41742 228,670 4 12 22906

13 322 İLAYDA ÜLKER 12C 18 11 15,25 1 2 0,50 5 0 5,00 24 13 20,75 189,018 11 32 27830 185,095 7 26 37702 223,405 7 13 25102

14 121 MEHMET EFE KATIRCI 12C 19 10 16,50 26 11 23,25 3 3 2,25 48 24 42,00 265,573 5 7 4821 180,335 9 32 40687 222,865 8 14 25328

15 263 CEREN DELİBAŞ 12C 15 5 13,75 23 10 20,50 2 0 2,00 40 15 36,25 257,910 6 8 5891 188,813 4 22 35492 222,285 9 15 25608

16 435 EMRAH GÜNER 12B 20 1 19,75 14 6 12,50 34 7 32,25 145,048 10 63 51980 265,083 1 1 13840 220,473 1 16 26365

17 283 NİSANUR DURMUŞ 12F 25 6 23,50 4 1 3,75 29 7 27,25 207,928 4 19 18437 154,655 10 56 56204 219,834 5 17 26659

18 343 YASER YUSUF YILDIRIM 12D 21 7 19,25 22 4 21,00 1 0 1,00 44 11 41,25 257,650 3 10 5938 168,455 6 45 49183 219,690 3 18 26718

19 580 ELİF NUR YILMAZ 12E 24 8 22,00 2 4 1,00 26 12 23,00 193,835 3 29 25249 158,915 1 54 54258 218,910 1 19 27043

20 98 FURKAN USLU 12A 11 3 10,25 5 1 4,75 13 10 10,50 29 14 25,50 183,305 2 36 31015 226,238 2 3 21368 218,390 1 20 27279

21 227 EMİR ORUÇ 12F 27 3 26,25 1 1 0,75 28 4 27,00 194,013 7 28 25143 144,845 11 68 59157 218,365 6 21 27286

22 581 ELİF GÜLHAN 12F 22 9 19,75 4 0 4,00 1 3 0,25 27 12 24,00 204,920 5 22 19825 163,698 7 48 51792 216,635 7 22 28057

23 123 EMİRHAN AKAGÜNDÜZ 12A 17 10 14,50 12 8 10,00 29 18 24,50 154,753 9 54 47051 255,498 1 2 15385 215,913 2 23 28412

24 441 CAN KLCS 12F 18 13 14,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 19 16 15,00 191,060 8 31 26752 181,388 2 30 39988 215,570 8 24 28564

25 352 ŞEYMA KALACOŞ 12C 14 4 13,00 9 1 8,75 4 0 4,00 27 5 25,75 206,675 9 21 18982 182,648 8 28 39212 213,513 10 25 29476

26 355 HARUN KAYMAK 12F 16 7 14,25 2 0 2,00 18 7 16,25 183,625 9 35 30839 176,008 4 37 43951 211,098 9 26 30583

27 434 BİLAL BAYKAL 12B 11 2 10,50 6 0 6,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 20 12 17,00 202,575 2 24 20916 185,020 8 27 37757 209,225 2 27 31478

28 433 UĞURCAN ÖZKUL 12F 21 9 18,75 2 2 1,50 2 1 1,75 25 12 22,00 182,468 10 37 31473 163,225 8 49 52015 208,502 10 28 31800

29 253 ENES YEŞİLOĞLU 12A 6 4 5,00 3 0 3,00 8 10 5,50 11 22 5,50 28 36 19,00 177,913 5 41 33980 216,303 5 7 24178 206,143 3 29 32979

30 414 MİKAİL AYIŞIK 12F 25 9 22,75 1 0 1,00 26 9 23,75 179,830 11 39 32958 141,705 12 70 59787 204,385 11 30 33828
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

KATILIMLAR

31 662 İLKNUR KOÇ 12F 18 5 16,75 2 0 2,00 20 5 18,75 176,716 12 42 34682 160,295 9 53 53549 203,949 12 31 34047

32 432 FATİH ŞAHİN 12D 15 7 13,25 10 3 9,25 1 0 1,00 26 10 23,50 207,073 6 20 18823 171,533 4 41 47340 203,793 4 32 34113

33 344 DİLARA 12C 11 1 10,75 8 3 7,25 4 0 4,00 23 4 22,00 191,478 10 30 26532 178,510 11 36 42012 202,510 11 33 34751

34 422 DAMLA KILIÇ 12A 10 20 5,00 5 2 4,50 3 11 0,25 18 33 9,75 168,615 7 47 39335 198,095 7 14 30871 202,498 4 34 34756

35 573 EYÜP RALİH YILMAZ 12E 18 7 16,25 16 11 13,25 1 2 0,50 35 20 30,00 216,376 1 14 15186 156,065 2 55 55598 198,254 2 35 36920

36 258 SÜLEYMAN GÜÇLÜ 12A 1 0 1,00 15 1 14,75 7 4 6,00 23 5 21,75 139,650 13 65 55392 225,653 3 4 21514 198,065 5 36 37015

37 310 TURGUT KABAN 12D 12 9 9,75 1 0 1,00 13 9 10,75 171,625 8 45 37670 174,793 3 38 44873 195,885 5 37 38149

38 139 SAMET 12C 15 7 13,25 2 3 1,25 2 5 0,75 19 15 15,25 174,645 12 43 35852 162,065 13 52 52589 194,385 12 38 38981

39 183 HÜMEYRA KURT 12D 11 4 10,00 15 2 14,50 1 0 1,00 27 6 25,50 213,555 5 16 16150 169,655 5 43 48504 191,573 6 39 40442

40 0 SEREN ADASU ŞÖLENLİK 12A 16 16 12,00 6 7 4,25 3 0 3,00 2 8 0,00 27 31 19,25 174,341 6 44 36026 162,645 12 50 52294 191,502 6 40 40486

41 260 HASAN KASIM 12D 16 5 14,75 20 4 19,00 4 3 3,25 40 12 37,00 220,208 4 13 13919 154,143 7 57 56426 191,120 7 41 40696

42 430 EMİR DEVELİ 12A 9 31 1,25 5 1 4,75 8 3 7,25 11 7 9,25 33 42 22,50 163,693 8 50 42098 223,788 4 5 22009 190,850 7 42 40844

43 167 ALİHAN HATUN 12C 14 9 11,75 4 5 2,75 18 14 14,50 161,118 14 52 43666 162,410 12 51 52413 189,869 13 43 41328

44 0 A KADİR 12A 8 0 8,00 6 12 3,00 14 12 11,00 146,390 11 59 51116 208,550 6 10 26730 189,190 8 44 41656

45 207 SİNEM TOKAY 12B 13 9 10,75 20 5 18,75 0 5 -1,25 3 7 1,25 36 26 29,50 228,040 1 11 11675 167,820 12 46 49531 188,385 3 45 42105

46 436 NAİM FURKAN BAYRAM 12B 5 0 5,00 3 3 2,25 8 3 7,25 152,773 6 55 48037 204,298 3 12 28329 187,453 4 46 42602

47 202 DAMLA DURĞUT 12B 10 5 8,75 13 8 11,00 1 4 0,00 2 0 2,00 26 17 21,75 197,743 3 26 23213 172,535 10 39 46736 184,778 5 47 43926

48 315 ERHAN DEMİRHAN 12E 15 8 13,00 10 11 7,25 0 1 -0,25 25 20 20,00 184,185 4 34 30521 152,105 3 62 57149 184,080 3 48 44276

49 645 FURKAN KARAASLAN 12B 7 7 5,25 3 7 1,25 10 14 6,50 146,120 7 60 51211 195,410 5 17 32115 181,255 6 49 45727

50 0 YSF ERBY 12B 6 3 5,25 11 9 8,75 17 12 14,00 145,228 9 62 51844 213,478 2 9 25076 180,333 7 50 46202

51 408 DİLAN KIRMIZIOĞLU 12B 8 4 7,00 6 2 5,50 2 1 1,75 2 1 1,75 18 8 16,00 170,323 4 46 38399 171,865 11 40 47138 179,993 8 51 46371

52 93 GÖRKEM EROL 12A 6 34 -2,50 5 7 3,25 4 14 0,50 15 55 1,25 148,050 10 56 50359 197,723 8 15 31049 177,703 9 52 47584

53 994 SÜLEYMAN TECİM 12C 13 9 10,75 4 3 3,25 0 3 -0,75 17 15 13,25 167,951 13 49 39676 152,540 15 61 57003 177,042 14 53 47928

54 398 AYŞU Ş 12A 7 3 6,25 2 3 1,25 9 6 7,50 137,798 14 66 55997 189,110 9 21 35355 175,433 10 54 48726

55 603 AHMET KÖSE 12E 16 15 12,25 5 1 4,75 1 4 0,00 22 20 17,00 168,010 5 48 39643 145,358 5 66 59044 175,010 4 55 48949

56 171 ABDULSAMET KARAKUŞ 12B 5 9 2,75 6 5 4,75 11 14 7,50 146,120 7 60 51211 198,235 4 13 30794 174,305 9 56 49293

57 0 SELİN SERENGİL 12A 13 22 7,50 14 6 12,50 2 1 1,75 0 11 -2,75 29 40 19,00 187,168 1 33 28825 151,690 14 63 57280 173,849 11 57 49502

58 325 SAMET DOĞAN 12D 12 11 9,25 18 13 14,75 1 1 0,75 31 25 24,75 196,283 7 27 23996 154,010 8 58 56476 173,490 8 58 49650

59 249 İLAYDA CEYLAN 12A 4 3 3,25 1 6 -0,50 5 9 2,75 143,658 12 64 53767 181,753 10 29 39733 173,163 12 59 49810

60 208 ŞEYMA 12B 1 0 1,00 8 1 7,75 4 4 3,00 13 5 11,75 131,395 12 68 57913 188,100 7 24 35868 172,990 10 60 49896
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

KATILIMLAR

61 303 UMUT ASAF GAZİ 12B 6 6 4,50 6 2 5,50 2 1 1,75 1 5 -0,25 15 14 11,50 163,095 5 51 42463 166,968 13 47 49990 172,880 11 61 49958

62 332 NAZLI ŞENTÜRK 12A 4 7 2,25 14 4 13,00 3 2 2,50 4 5 2,75 25 18 20,50 181,850 3 38 31813 181,155 11 31 40129 170,908 13 62 50902

63 215 HAKKI Ü 12B 2 3 1,25 1 4 0,00 8 1 7,75 10 12 7,00 21 20 16,00 129,101 13 69 58464 195,035 6 18 32279 170,614 12 63 51050

64 278 OĞUZHAN MERT DOĞAN 12B 4 0 4,00 3 8 1,00 7 8 5,00 135,730 11 67 56726 180,308 9 33 40713 167,040 13 64 52620

65 70 SILA GÜLLÜ 12E 13 20 8,00 21 11 18,25 34 31 26,25 201,415 2 25 21496 150,778 4 64 57553 166,670 5 65 52770

66 214 ONUR BAYRAM 12C 9 7 7,25 4 11 1,25 1 0 1,00 14 18 9,50 147,020 15 57 50878 152,615 14 60 56970 166,463 15 66 52854

67 307 BERAT SAKA 12C 12 9 9,75 0 1 -0,25 12 10 9,50 146,408 16 58 51105 144,803 16 69 59163 166,300 16 67 52935

68 284 SALLİ LÜLECİ 12A 6 4 5,00 17 4 16,00 5 4 4,00 0 2 -0,50 28 14 24,50 179,468 4 40 33151 153,365 13 59 56690 160,690 14 68 55124

69 350 UMUT KAYMAK 12D 6 5 4,75 8 2 7,50 14 7 12,25 158,078 9 53 45289 150,353 9 65 57673 155,953 9 69 56615

70 0 TALİP YILMAZ 12E 8 30 0,50 6 13 2,75 14 43 3,25 110,470 6 70 60796 145,045 6 67 59107 137,433 6 70 60174
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12A SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 98 FURKAN USLU 12A 11 3 10,25 5 1 4,75 13 10 10,50 29 14 25,50 183,305 2 36 31015 226,238 2 3 21368 218,390 1 20 27279

2 123 EMİRHAN AKAGÜNDÜZ 12A 17 10 14,50 12 8 10,00 29 18 24,50 154,753 9 54 47051 255,498 1 2 15385 215,913 2 23 28412

3 253 ENES YEŞİLOĞLU 12A 6 4 5,00 3 0 3,00 8 10 5,50 11 22 5,50 28 36 19,00 177,913 5 41 33980 216,303 5 7 24178 206,143 3 29 32979

4 422 DAMLA KILIÇ 12A 10 20 5,00 5 2 4,50 3 11 0,25 18 33 9,75 168,615 7 47 39335 198,095 7 14 30871 202,498 4 34 34756

5 258 SÜLEYMAN GÜÇLÜ 12A 1 0 1,00 15 1 14,75 7 4 6,00 23 5 21,75 139,650 13 65 55392 225,653 3 4 21514 198,065 5 36 37015

6 0 SEREN ADASU ŞÖLENLİK 12A 16 16 12,00 6 7 4,25 3 0 3,00 2 8 0,00 27 31 19,25 174,341 6 44 36026 162,645 12 50 52294 191,502 6 40 40486

7 430 EMİR DEVELİ 12A 9 31 1,25 5 1 4,75 8 3 7,25 11 7 9,25 33 42 22,50 163,693 8 50 42098 223,788 4 5 22009 190,850 7 42 40844

8 0 A KADİR 12A 8 0 8,00 6 12 3,00 14 12 11,00 146,390 11 59 51116 208,550 6 10 26730 189,190 8 44 41656

9 93 GÖRKEM EROL 12A 6 34 -2,50 5 7 3,25 4 14 0,50 15 55 1,25 148,050 10 56 50359 197,723 8 15 31049 177,703 9 52 47584

10 398 AYŞU Ş 12A 7 3 6,25 2 3 1,25 9 6 7,50 137,798 14 66 55997 189,110 9 21 35355 175,433 10 54 48726

11 0 SELİN SERENGİL 12A 13 22 7,50 14 6 12,50 2 1 1,75 0 11 -2,75 29 40 19,00 187,168 1 33 28825 151,690 14 63 57280 173,849 11 57 49502

12 249 İLAYDA CEYLAN 12A 4 3 3,25 1 6 -0,50 5 9 2,75 143,658 12 64 53767 181,753 10 29 39733 173,163 12 59 49810

13 332 NAZLI ŞENTÜRK 12A 4 7 2,25 14 4 13,00 3 2 2,50 4 5 2,75 25 18 20,50 181,850 3 38 31813 181,155 11 31 40129 170,908 13 62 50902

14 284 SALLİ LÜLECİ 12A 6 4 5,00 17 4 16,00 5 4 4,00 0 2 -0,50 28 14 24,50 179,468 4 40 33151 153,365 13 59 56690 160,690 14 68 55124
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12B SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 435 EMRAH GÜNER 12B 20 1 19,75 14 6 12,50 34 7 32,25 145,048 10 63 51980 265,083 1 1 13840 220,473 1 16 26365

2 434 BİLAL BAYKAL 12B 11 2 10,50 6 0 6,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 20 12 17,00 202,575 2 24 20916 185,020 8 27 37757 209,225 2 27 31478

3 207 SİNEM TOKAY 12B 13 9 10,75 20 5 18,75 0 5 -1,25 3 7 1,25 36 26 29,50 228,040 1 11 11675 167,820 12 46 49531 188,385 3 45 42105

4 436 NAİM FURKAN BAYRAM 12B 5 0 5,00 3 3 2,25 8 3 7,25 152,773 6 55 48037 204,298 3 12 28329 187,453 4 46 42602

5 202 DAMLA DURĞUT 12B 10 5 8,75 13 8 11,00 1 4 0,00 2 0 2,00 26 17 21,75 197,743 3 26 23213 172,535 10 39 46736 184,778 5 47 43926

6 645 FURKAN KARAASLAN 12B 7 7 5,25 3 7 1,25 10 14 6,50 146,120 7 60 51211 195,410 5 17 32115 181,255 6 49 45727

7 0 YSF ERBY 12B 6 3 5,25 11 9 8,75 17 12 14,00 145,228 9 62 51844 213,478 2 9 25076 180,333 7 50 46202

8 408 DİLAN KIRMIZIOĞLU 12B 8 4 7,00 6 2 5,50 2 1 1,75 2 1 1,75 18 8 16,00 170,323 4 46 38399 171,865 11 40 47138 179,993 8 51 46371

9 171 ABDULSAMET KARAKUŞ 12B 5 9 2,75 6 5 4,75 11 14 7,50 146,120 7 60 51211 198,235 4 13 30794 174,305 9 56 49293

10 208 ŞEYMA 12B 1 0 1,00 8 1 7,75 4 4 3,00 13 5 11,75 131,395 12 68 57913 188,100 7 24 35868 172,990 10 60 49896

11 303 UMUT ASAF GAZİ 12B 6 6 4,50 6 2 5,50 2 1 1,75 1 5 -0,25 15 14 11,50 163,095 5 51 42463 166,968 13 47 49990 172,880 11 61 49958

12 215 HAKKI Ü 12B 2 3 1,25 1 4 0,00 8 1 7,75 10 12 7,00 21 20 16,00 129,101 13 69 58464 195,035 6 18 32279 170,614 12 63 51050

13 278 OĞUZHAN MERT DOĞAN 12B 4 0 4,00 3 8 1,00 7 8 5,00 135,730 11 67 56726 180,308 9 33 40713 167,040 13 64 52620
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12C SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 170 EMİR ORUÇ 12C 30 6 28,50 23 7 21,25 5 0 5,00 58 13 54,75 313,360 1 3 1040 205,880 1 11 27684 285,783 1 3 7246

2 181 MUHAMMED YUŞA S* MAZ 12C 30 3 29,25 11 2 10,50 8 0 8,00 49 5 47,75 257,653 7 9 5935 188,685 5 23 35564 271,355 2 4 9987

3 60 FERİT ÖZER 12C 32 7 30,25 20 3 19,25 5 0 5,00 57 10 54,50 288,245 3 5 2437 180,188 10 34 40831 266,143 3 5 11122

4 218 ELİFSU SABIRLI 12C 26 5 24,75 21 4 20,00 4 0 4,00 51 9 48,75 289,470 2 4 2365 193,793 2 19 32898 261,895 4 6 12184

5 999 HAYRUNİSA ŞAHİN 12C 25 4 24,00 19 2 18,50 5 1 4,75 49 7 47,25 275,868 4 6 3603 189,628 3 20 35082 255,515 5 7 13877

6 145 KADİR ARDA TOKDEMİR 12C 24 6 22,50 2 3 1,25 26 9 23,75 220,325 8 12 13878 185,795 6 25 37258 247,000 6 8 16362

7 322 İLAYDA ÜLKER 12C 18 11 15,25 1 2 0,50 5 0 5,00 24 13 20,75 189,018 11 32 27830 185,095 7 26 37702 223,405 7 13 25102

8 121 MEHMET EFE KATIRCI 12C 19 10 16,50 26 11 23,25 3 3 2,25 48 24 42,00 265,573 5 7 4821 180,335 9 32 40687 222,865 8 14 25328

9 263 CEREN DELİBAŞ 12C 15 5 13,75 23 10 20,50 2 0 2,00 40 15 36,25 257,910 6 8 5891 188,813 4 22 35492 222,285 9 15 25608

10 352 ŞEYMA KALACOŞ 12C 14 4 13,00 9 1 8,75 4 0 4,00 27 5 25,75 206,675 9 21 18982 182,648 8 28 39212 213,513 10 25 29476

11 344 DİLARA 12C 11 1 10,75 8 3 7,25 4 0 4,00 23 4 22,00 191,478 10 30 26532 178,510 11 36 42012 202,510 11 33 34751

12 139 SAMET 12C 15 7 13,25 2 3 1,25 2 5 0,75 19 15 15,25 174,645 12 43 35852 162,065 13 52 52589 194,385 12 38 38981

13 167 ALİHAN HATUN 12C 14 9 11,75 4 5 2,75 18 14 14,50 161,118 14 52 43666 162,410 12 51 52413 189,869 13 43 41328

14 994 SÜLEYMAN TECİM 12C 13 9 10,75 4 3 3,25 0 3 -0,75 17 15 13,25 167,951 13 49 39676 152,540 15 61 57003 177,042 14 53 47928

15 214 ONUR BAYRAM 12C 9 7 7,25 4 11 1,25 1 0 1,00 14 18 9,50 147,020 15 57 50878 152,615 14 60 56970 166,463 15 66 52854

16 307 BERAT SAKA 12C 12 9 9,75 0 1 -0,25 12 10 9,50 146,408 16 58 51105 144,803 16 69 59163 166,300 16 67 52935
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12D SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 702 NAZLI KIZILASLAN 12D 39 0 39,00 30 1 29,75 17 3 16,25 86 4 85,00 350,930 1 1 197 216,833 1 6 24023 329,753 1 1 1968

2 440 HAYAL BUSE NAZ TOPCU 12D 34 2 33,50 28 1 27,75 14 4 13,00 76 7 74,25 335,833 2 2 408 215,478 2 8 24413 311,098 2 2 3684

3 343 YASER YUSUF YILDIRIM 12D 21 7 19,25 22 4 21,00 1 0 1,00 44 11 41,25 257,650 3 10 5938 168,455 6 45 49183 219,690 3 18 26718

4 432 FATİH ŞAHİN 12D 15 7 13,25 10 3 9,25 1 0 1,00 26 10 23,50 207,073 6 20 18823 171,533 4 41 47340 203,793 4 32 34113

5 310 TURGUT KABAN 12D 12 9 9,75 1 0 1,00 13 9 10,75 171,625 8 45 37670 174,793 3 38 44873 195,885 5 37 38149

6 183 HÜMEYRA KURT 12D 11 4 10,00 15 2 14,50 1 0 1,00 27 6 25,50 213,555 5 16 16150 169,655 5 43 48504 191,573 6 39 40442

7 260 HASAN KASIM 12D 16 5 14,75 20 4 19,00 4 3 3,25 40 12 37,00 220,208 4 13 13919 154,143 7 57 56426 191,120 7 41 40696

8 325 SAMET DOĞAN 12D 12 11 9,25 18 13 14,75 1 1 0,75 31 25 24,75 196,283 7 27 23996 154,010 8 58 56476 173,490 8 58 49650

9 350 UMUT KAYMAK 12D 6 5 4,75 8 2 7,50 14 7 12,25 158,078 9 53 45289 150,353 9 65 57673 155,953 9 69 56615

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12E SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 580 ELİF NUR YILMAZ 12E 24 8 22,00 2 4 1,00 26 12 23,00 193,835 3 29 25249 158,915 1 54 54258 218,910 1 19 27043

2 573 EYÜP RALİH YILMAZ 12E 18 7 16,25 16 11 13,25 1 2 0,50 35 20 30,00 216,376 1 14 15186 156,065 2 55 55598 198,254 2 35 36920

3 315 ERHAN DEMİRHAN 12E 15 8 13,00 10 11 7,25 0 1 -0,25 25 20 20,00 184,185 4 34 30521 152,105 3 62 57149 184,080 3 48 44276

4 603 AHMET KÖSE 12E 16 15 12,25 5 1 4,75 1 4 0,00 22 20 17,00 168,010 5 48 39643 145,358 5 66 59044 175,010 4 55 48949

5 70 SILA GÜLLÜ 12E 13 20 8,00 21 11 18,25 34 31 26,25 201,415 2 25 21496 150,778 4 64 57553 166,670 5 65 52770

6 0 TALİP YILMAZ 12E 8 30 0,50 6 13 2,75 14 43 3,25 110,470 6 70 60796 145,045 6 67 59107 137,433 6 70 60174

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12F SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 5,6 6,90 5,7 2,9 4,92 8,6 3,7 7,73 7,0 5,8 5,53 29,6 17,9 25,08 188,490 220,710 216,370

Okul Ortalaması 13,8 7,3 11,93 7,1 2,5 6,45 4,1 2,3 3,50 2,0 2,8 1,33 26,9 14,8 23,21 192,530 179,930 204,130

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 589 DERVİŞ ABİK 12F 27 9 24,75 1 2 0,50 28 11 25,25 214,563 1 15 15767 170,335 5 42 48068 238,963 1 9 19078

2 646 MEHLİKA KIRDAN 12F 27 10 24,50 3 7 1,25 30 17 25,75 211,255 2 17 17036 169,520 6 44 48569 237,610 2 10 19539

3 293 EMİN SEYHAN 12F 18 15 14,25 2 0 2,00 20 15 16,25 204,380 6 23 20077 197,495 1 16 31156 232,568 3 11 21389

4 259 EMİRHAN İBİŞ 12F 20 5 18,75 1 0 1,00 1 3 0,25 22 8 20,00 208,365 3 18 18248 178,885 3 35 41742 228,670 4 12 22906

5 283 NİSANUR DURMUŞ 12F 25 6 23,50 4 1 3,75 29 7 27,25 207,928 4 19 18437 154,655 10 56 56204 219,834 5 17 26659

6 227 EMİR ORUÇ 12F 27 3 26,25 1 1 0,75 28 4 27,00 194,013 7 28 25143 144,845 11 68 59157 218,365 6 21 27286

7 581 ELİF GÜLHAN 12F 22 9 19,75 4 0 4,00 1 3 0,25 27 12 24,00 204,920 5 22 19825 163,698 7 48 51792 216,635 7 22 28057

8 441 CAN KLCS 12F 18 13 14,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 19 16 15,00 191,060 8 31 26752 181,388 2 30 39988 215,570 8 24 28564

9 355 HARUN KAYMAK 12F 16 7 14,25 2 0 2,00 18 7 16,25 183,625 9 35 30839 176,008 4 37 43951 211,098 9 26 30583

10 433 UĞURCAN ÖZKUL 12F 21 9 18,75 2 2 1,50 2 1 1,75 25 12 22,00 182,468 10 37 31473 163,225 8 49 52015 208,502 10 28 31800

11 414 MİKAİL AYIŞIK 12F 25 9 22,75 1 0 1,00 26 9 23,75 179,830 11 39 32958 141,705 12 70 59787 204,385 11 30 33828

12 662 İLKNUR KOÇ 12F 18 5 16,75 2 0 2,00 20 5 18,75 176,716 12 42 34682 160,295 9 53 53549 203,949 12 31 34047

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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YKS 2.OTURUM SÖZEL KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 2,06 0,84 1,86 3,06 2,44 2,45 1,99 1,13 1,71 1,18 1,20 0,88 0,92 0,90 0,69 1,69 1,18 1,40 1,00 0,24 0,94 0,61 0,31 0,53 1,38 0,28 1,31 0,05 0,03 0,05 13,94 8,55 11,82 188,490

İl Ortalaması 2,86 0,98 2,62 4,24 2,76 3,55 2,88 1,30 2,55 1,70 1,46 1,33 1,66 1,22 1,35 3,01 1,56 2,62 1,59 0,31 1,51 0,87 0,44 0,75 2,50 0,33 2,42 0,04 0,02 0,03 21,35 10,38 18,73 204,780

İlçe Ortalaması 2,84 0,95 2,61 4,24 2,72 3,56 2,86 1,30 2,53 1,68 1,45 1,32 1,65 1,21 1,35 3,00 1,54 2,61 1,58 0,30 1,50 0,86 0,44 0,75 2,49 0,33 2,41 0,04 0,02 0,03 21,24 10,26 18,67 205,030

Okul Ortalaması 3,23 1,24 2,92 5,24 2,91 4,51 3,47 1,66 3,06 1,81 1,49 1,44 1,39 0,79 1,19 2,01 1,10 1,74 1,09 0,14 1,05 0,53 0,20 0,48 2,03 0,23 1,97 0,03 0,01 0,02 20,83 9,77 18,38 192,530

KATILIMLAR

1
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D 9 3,44 1,78 3,00 6,89 1,22 6,58 4,78 1,44 4,42 3,33 1,11 3,06 3,56 0,78 3,36 4,89 1,33 4,56 2,89 0,33 2,81 1,33 0,22 1,28 4,11 0,67 3,94 35,22 8,88 33,01 234,580

2
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C 16 4,50 1,13 4,22 7,88 2,13 7,34 4,50 1,50 4,12 2,31 1,69 1,89 2,50 1,44 2,14 3,56 1,38 3,22 1,69 0,31 1,61 0,63 0,38 0,53 2,31 0,38 2,22 29,88 10,34 27,29 222,040

3
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12F 12 4,67 1,17 4,38 8,25 3,75 7,31 5,92 1,42 5,56 3,17 2,00 2,67 0,08 0,17 0,04 0,00 0,17 -0,04 0,67 0,00 0,67 22,76 8,68 20,59 196,590

4
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E 6 4,00 1,50 3,62 6,00 7,00 4,25 4,33 3,67 3,42 1,33 2,50 0,71 1,50 3,00 0,75 2,00 1,67 1,58 1,17 0,17 1,12 0,50 0,67 0,33 3,50 0,17 3,46 24,33 20,35 19,24 179,050

5
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A 14 1,36 1,57 0,96 2,14 4,64 0,98 1,50 2,43 0,89 0,79 1,43 0,43 0,36 0,21 0,30 1,21 1,14 0,93 0,64 0,00 0,64 0,50 0,14 0,46 1,43 0,00 1,43 0,14 0,07 0,12 10,07 11,63 7,14 163,330

6
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B 13 1,85 0,62 1,69 1,08 0,54 0,94 0,77 0,46 0,65 0,23 0,62 0,08 0,77 0,15 0,73 0,85 1,15 0,56 0,54 0,08 0,52 0,38 0,00 0,38 1,46 0,23 1,40 7,93 3,85 6,95 161,020

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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YKS 2.OTURUM SÖZEL KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 2,06 0,84 1,86 3,06 2,44 2,45 1,99 1,13 1,71 1,18 1,20 0,88 0,92 0,90 0,69 1,69 1,18 1,40 1,00 0,24 0,94 0,61 0,31 0,53 1,38 0,28 1,31 0,05 0,03 0,05 13,94 8,55 11,82 188,490

İl Ortalaması 2,86 0,98 2,62 4,24 2,76 3,55 2,88 1,30 2,55 1,70 1,46 1,33 1,66 1,22 1,35 3,01 1,56 2,62 1,59 0,31 1,51 0,87 0,44 0,75 2,50 0,33 2,42 0,04 0,02 0,03 21,35 10,38 18,73 204,780

İlçe Ortalaması 2,84 0,95 2,61 4,24 2,72 3,56 2,86 1,30 2,53 1,68 1,45 1,32 1,65 1,21 1,35 3,00 1,54 2,61 1,58 0,30 1,50 0,86 0,44 0,75 2,49 0,33 2,41 0,04 0,02 0,03 21,24 10,26 18,67 205,030

Okul Ortalaması 3,23 1,24 2,92 5,24 2,91 4,51 3,47 1,66 3,06 1,81 1,49 1,44 1,39 0,79 1,19 2,01 1,10 1,74 1,09 0,14 1,05 0,53 0,20 0,48 2,03 0,23 1,97 0,03 0,01 0,02 20,83 9,77 18,38 192,530

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



YKS 2.OTURUM SAYISAL KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-2 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Okul Sınıf Kat.

Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 6,92 3,27 6,11 1,72 0,38 1,62 2,32 2,58 1,67 1,90 1,46 1,53 2,75 1,70 2,33 15,61 9,39 13,26 220,710

İl Ortalaması 5,24 2,31 4,66 1,04 0,28 0,97 1,53 1,73 1,10 1,14 0,93 0,90 1,83 1,07 1,57 10,78 6,32 9,20 204,050

İlçe Ortalaması 5,30 2,34 4,72 1,07 0,28 1,00 1,57 1,76 1,12 1,17 0,96 0,93 1,88 1,09 1,61 10,99 6,43 9,38 205,050

Okul Ortalaması 3,90 2,04 3,39 0,17 0,23 0,11 0,94 1,54 0,56 0,26 0,64 0,10 0,83 0,61 0,68 6,10 5,06 4,84 179,930

KATILIMLAR

1
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A 14 6,36 3,14 5,57 0,43 0,21 0,38 1,93 4,57 0,79 1,07 2,00 0,57 2,43 2,21 1,88 12,22 12,13 9,19 197,970

2
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B 13 5,08 2,77 4,38 0,31 0,15 0,27 2,77 3,31 1,94 0,23 1,31 -0,10 1,85 0,92 1,62 10,24 8,46 8,11 192,630

3
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C 16 3,38 1,19 3,08 0,00 0,13 -0,03 3,38 1,32 3,05 177,110

4
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D 9 4,44 1,22 4,14 4,44 1,22 4,14 175,030

5
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12F 12 1,25 1,00 1,00 0,08 0,50 -0,04 0,25 0,08 0,23 1,58 1,58 1,19 166,840

6
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E 6 1,50 3,50 0,62 0,17 0,50 0,04 1,67 4,00 0,66 151,380

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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YKS 2.OTURUM SAYISAL KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-2 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Okul Sınıf Kat.

Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 6,92 3,27 6,11 1,72 0,38 1,62 2,32 2,58 1,67 1,90 1,46 1,53 2,75 1,70 2,33 15,61 9,39 13,26 220,710

İl Ortalaması 5,24 2,31 4,66 1,04 0,28 0,97 1,53 1,73 1,10 1,14 0,93 0,90 1,83 1,07 1,57 10,78 6,32 9,20 204,050

İlçe Ortalaması 5,30 2,34 4,72 1,07 0,28 1,00 1,57 1,76 1,12 1,17 0,96 0,93 1,88 1,09 1,61 10,99 6,43 9,38 205,050

Okul Ortalaması 3,90 2,04 3,39 0,17 0,23 0,11 0,94 1,54 0,56 0,26 0,64 0,10 0,83 0,61 0,68 6,10 5,06 4,84 179,930

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



YKS 2.OTURUM EŞİT AĞIRLIKLI KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-3 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 2,06 0,84 1,86 3,06 2,44 2,45 1,99 1,13 1,71 1,18 1,20 0,88 6,92 3,27 6,11 1,72 0,38 1,62 16,93 9,26 14,63 216,370

İl Ortalaması 2,86 0,98 2,62 4,24 2,76 3,55 2,88 1,30 2,55 1,70 1,46 1,33 5,24 2,31 4,66 1,04 0,28 0,97 17,96 9,09 15,68 215,540

İlçe Ortalaması 2,84 0,95 2,61 4,24 2,72 3,56 2,86 1,30 2,53 1,68 1,45 1,32 5,30 2,34 4,72 1,07 0,28 1,00 17,99 9,04 15,74 216,150

Okul Ortalaması 3,23 1,24 2,92 5,24 2,91 4,51 3,47 1,66 3,06 1,81 1,49 1,44 3,90 2,04 3,39 0,17 0,23 0,11 17,82 9,57 15,43 204,130

KATILIMLAR

1
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C 16 4,50 1,13 4,22 7,88 2,13 7,34 4,50 1,50 4,12 2,31 1,69 1,89 3,38 1,19 3,08 0,00 0,13 -0,03 22,57 7,77 20,62 222,900

2
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12F 12 4,67 1,17 4,38 8,25 3,75 7,31 5,92 1,42 5,56 3,17 2,00 2,67 1,25 1,00 1,00 0,08 0,50 -0,04 23,34 9,84 20,88 219,680

3
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D 9 3,44 1,78 3,00 6,89 1,22 6,58 4,78 1,44 4,42 3,33 1,11 3,06 4,44 1,22 4,14 22,88 6,77 21,20 219,150

4
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A 14 1,36 1,57 0,96 2,14 4,64 0,98 1,50 2,43 0,89 0,79 1,43 0,43 6,36 3,14 5,57 0,43 0,21 0,38 12,58 13,42 9,21 188,880

5
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B 13 1,85 0,62 1,69 1,08 0,54 0,94 0,77 0,46 0,65 0,23 0,62 0,08 5,08 2,77 4,38 0,31 0,15 0,27 9,32 5,16 8,01 183,820

6
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E 6 4,00 1,50 3,62 6,00 7,00 4,25 4,33 3,67 3,42 1,33 2,50 0,71 1,50 3,50 0,62 0,17 0,50 0,04 17,33 18,67 12,66 180,060

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 TOP TÜR EDETAR1COĞ1MAT2MAT2TOPTÜREDETAR1COĞ1MAT2MAT2TOPTÜREDETAR1COĞ1MAT2MAT2TOPTÜREDETAR1COĞ1MAT2MAT2TOPTÜREDETAR1COĞ1MAT2MAT2TOP
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YKS 2.OTURUM EŞİT AĞIRLIKLI KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-3 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 70 476 489 62457

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 2,06 0,84 1,86 3,06 2,44 2,45 1,99 1,13 1,71 1,18 1,20 0,88 6,92 3,27 6,11 1,72 0,38 1,62 16,93 9,26 14,63 216,370

İl Ortalaması 2,86 0,98 2,62 4,24 2,76 3,55 2,88 1,30 2,55 1,70 1,46 1,33 5,24 2,31 4,66 1,04 0,28 0,97 17,96 9,09 15,68 215,540

İlçe Ortalaması 2,84 0,95 2,61 4,24 2,72 3,56 2,86 1,30 2,53 1,68 1,45 1,32 5,30 2,34 4,72 1,07 0,28 1,00 17,99 9,04 15,74 216,150

Okul Ortalaması 3,23 1,24 2,92 5,24 2,91 4,51 3,47 1,66 3,06 1,81 1,49 1,44 3,90 2,04 3,39 0,17 0,23 0,11 17,82 9,57 15,43 204,130

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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12C (1) 12F (2) 12D (3) 12A (4) 12B (5) 12E (6)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



YKS 2.OTURUM SÖZEL İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

BAYBURT BİLGİ SARMAL TG AYT 3 489 62457

Sıra Okul Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 2,06 0,84 1,86 3,06 2,44 2,45 1,99 1,13 1,71 1,18 1,20 0,88 0,92 0,90 0,69 1,69 1,18 1,40 1,00 0,24 0,94 0,61 0,31 0,53 1,38 0,28 1,31 0,05 0,03 0,05 13,94 8,55 11,82 188,490

İl Ortalaması 2,86 0,98 2,62 4,24 2,76 3,55 2,88 1,30 2,55 1,70 1,46 1,33 1,66 1,22 1,35 3,01 1,56 2,62 1,59 0,31 1,51 0,87 0,44 0,75 2,50 0,33 2,42 0,04 0,02 0,03 21,35 10,38 18,73 204,780

KATILIMLAR

1
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
DEMİRÖZÜ GÖKÇEDERE

19 4,00 1,00 3,75 6,21 3,37 5,37 5,16 1,58 4,76 2,37 2,32 1,79 4,63 2,63 3,97 5,11 3,58 4,21 2,37 0,95 2,13 1,53 1,16 1,24 4,95 0,58 4,80 36,33 17,17 32,02 214,810

2
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT MİLLÎ İRADE

101 2,72 0,48 2,60 3,69 2,16 3,15 2,76 0,82 2,56 1,41 0,98 1,16 1,43 0,83 1,22 2,36 1,01 2,10 1,55 0,16 1,51 0,88 0,24 0,82 2,18 0,17 2,14 18,98 6,85 17,26 214,660

3
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT KIZ ANADOLU

95 3,61 1,74 3,18 5,93 4,09 4,90 2,79 1,92 2,31 2,37 2,09 1,84 2,12 2,31 1,54 5,41 2,65 4,75 2,94 0,43 2,83 1,59 0,87 1,37 4,24 0,66 4,08 0,05 0,03 0,04 31,05 16,79 26,84 214,310

4
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT ANADOLU İMAM

38 3,03 1,42 2,67 4,00 3,82 3,05 3,74 1,84 3,28 2,39 2,05 1,88 3,21 1,55 2,82 4,26 2,50 3,64 1,84 0,82 1,64 1,13 0,74 0,95 3,16 0,34 3,07 0,05 0,00 0,05 26,81 15,08 23,05 210,490

5
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
REKABET KURUMU KIZ

67 3,54 0,82 3,33 5,01 3,13 4,23 3,66 1,42 3,30 2,06 1,78 1,62 1,70 1,25 1,39 3,48 1,63 3,07 1,55 0,33 1,47 0,76 0,42 0,66 2,46 0,39 2,37 0,09 0,01 0,09 24,31 11,18 21,53 209,940

6
BAYBURT / AYDINTEPE
AYDINTEPE ÇOK
PROGRAMLI ANADOLU

13 3,54 2,00 3,04 4,23 4,08 3,21 3,62 1,62 3,21 2,31 1,85 1,85 1,77 1,54 1,38 3,46 2,23 2,90 2,00 0,38 1,90 0,92 0,62 0,77 2,92 0,46 2,81 0,08 0,00 0,08 24,85 14,78 21,15 195,620

7
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

70 3,23 1,24 2,92 5,24 2,91 4,51 3,47 1,66 3,06 1,81 1,49 1,44 1,39 0,79 1,19 2,01 1,10 1,74 1,09 0,14 1,05 0,53 0,20 0,48 2,03 0,23 1,97 0,03 0,01 0,02 20,83 9,77 18,38 192,530

8
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT FEN LİSESİ

78 0,69 0,14 0,66 0,82 0,41 0,72 0,79 0,21 0,74 0,24 0,35 0,16 0,06 0,04 0,05 0,19 0,08 0,17 0,08 0,00 0,08 0,05 0,00 0,05 0,21 0,00 0,21 0,03 0,00 0,03 3,16 1,23 2,87 185,810

9
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT MESLEKİ VE

5 2,80 1,60 2,40 3,40 1,80 2,95 3,00 2,60 2,35 1,20 2,20 0,65 1,80 3,00 1,05 4,00 2,60 3,35 2,40 0,40 2,30 1,20 1,00 0,95 4,00 0,80 3,80 23,80 16,00 19,80 179,850

10
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT HALK EĞİTİMİ

3 4,33 1,67 3,92 9,00 8,33 6,92 3,67 4,00 2,67 2,00 3,33 1,17 2,33 2,33 1,75 2,33 3,67 1,42 0,33 1,67 -0,08 0,33 1,67 -0,08 1,67 1,67 1,25 0,33 1,00 0,08 26,32 29,34 19,02 179,700

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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YKS 2.OTURUM SÖZEL İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

BAYBURT BİLGİ SARMAL TG AYT 3 489 62457

Sıra Okul Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 2,06 0,84 1,86 3,06 2,44 2,45 1,99 1,13 1,71 1,18 1,20 0,88 0,92 0,90 0,69 1,69 1,18 1,40 1,00 0,24 0,94 0,61 0,31 0,53 1,38 0,28 1,31 0,05 0,03 0,05 13,94 8,55 11,82 188,490

İl Ortalaması 2,86 0,98 2,62 4,24 2,76 3,55 2,88 1,30 2,55 1,70 1,46 1,33 1,66 1,22 1,35 3,01 1,56 2,62 1,59 0,31 1,51 0,87 0,44 0,75 2,50 0,33 2,42 0,04 0,02 0,03 21,35 10,38 18,73 204,780

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



YKS 2.OTURUM SAYISAL İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-2 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

BAYBURT BİLGİ SARMAL TG AYT 3 489 62457

Sıra Okul Kat.

Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 6,92 3,27 6,11 1,72 0,38 1,62 2,32 2,58 1,67 1,90 1,46 1,53 2,75 1,70 2,33 15,61 9,39 13,26 220,710

İl Ortalaması 5,24 2,31 4,66 1,04 0,28 0,97 1,53 1,73 1,10 1,14 0,93 0,90 1,83 1,07 1,57 10,78 6,32 9,20 204,050

KATILIMLAR

1
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT FEN LİSESİ

78 13,08 3,85 12,12 3,56 0,49 3,44 4,32 3,49 3,45 4,73 2,73 4,05 5,83 2,50 5,21 31,52 13,06 28,27 288,890

2
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT MİLLÎ İRADE

101 6,97 3,28 6,15 1,84 0,35 1,75 2,06 2,36 1,47 1,12 1,16 0,83 2,57 1,52 2,19 14,56 8,67 12,39 228,190

3
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
REKABET KURUMU KIZ

67 3,43 2,60 2,78 0,24 0,51 0,11 1,00 1,51 0,62 0,36 0,79 0,16 1,25 1,04 0,99 6,28 6,45 4,66 187,780

4
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT ANADOLU İMAM

38 2,45 1,11 2,17 0,21 0,11 0,18 0,82 1,21 0,51 0,55 0,32 0,47 0,24 0,29 0,16 4,27 3,04 3,49 180,140

5
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

70 3,90 2,04 3,39 0,17 0,23 0,11 0,94 1,54 0,56 0,26 0,64 0,10 0,83 0,61 0,68 6,10 5,06 4,84 179,930

6
BAYBURT / AYDINTEPE
AYDINTEPE ÇOK
PROGRAMLI ANADOLU

13 2,77 1,23 2,46 0,00 0,15 -0,04 0,15 0,31 0,08 0,00 0,15 -0,04 2,92 1,84 2,46 167,360

7
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT KIZ ANADOLU

95 1,66 1,15 1,38 0,08 0,04 0,07 0,29 0,58 0,15 0,09 0,15 0,06 0,26 0,42 0,16 2,38 2,34 1,82 167,250

8
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT HALK EĞİTİMİ

3 5,00 1,33 4,67 0,33 0,00 0,33 5,33 1,33 5,00 165,290

9
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT MESLEKİ VE

5 2,60 1,40 2,25 0,00 0,40 -0,10 0,80 2,80 0,10 0,20 0,40 0,10 3,60 5,00 2,35 154,840

10
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
DEMİRÖZÜ GÖKÇEDERE

19 0,95 0,32 0,87 0,16 0,32 0,08 0,11 0,16 0,07 0,26 0,26 0,20 1,48 1,06 1,22 149,550

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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YKS 2.OTURUM SAYISAL İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-2 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

BAYBURT BİLGİ SARMAL TG AYT 3 489 62457

Sıra Okul Kat.

Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 6,92 3,27 6,11 1,72 0,38 1,62 2,32 2,58 1,67 1,90 1,46 1,53 2,75 1,70 2,33 15,61 9,39 13,26 220,710

İl Ortalaması 5,24 2,31 4,66 1,04 0,28 0,97 1,53 1,73 1,10 1,14 0,93 0,90 1,83 1,07 1,57 10,78 6,32 9,20 204,050

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



YKS 2.OTURUM EŞİT AĞIRLIKLI İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-3 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

BAYBURT BİLGİ SARMAL TG AYT 3 489 62457

Sıra Okul Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 2,06 0,84 1,86 3,06 2,44 2,45 1,99 1,13 1,71 1,18 1,20 0,88 6,92 3,27 6,11 1,72 0,38 1,62 16,93 9,26 14,63 216,370

İl Ortalaması 2,86 0,98 2,62 4,24 2,76 3,55 2,88 1,30 2,55 1,70 1,46 1,33 5,24 2,31 4,66 1,04 0,28 0,97 17,96 9,09 15,68 215,540

KATILIMLAR

1
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT FEN LİSESİ

78 0,69 0,14 0,66 0,82 0,41 0,72 0,79 0,21 0,74 0,24 0,35 0,16 13,08 3,85 12,12 3,56 0,49 3,44 19,18 5,45 17,84 248,890

2
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT MİLLÎ İRADE

101 2,72 0,48 2,60 3,69 2,16 3,15 2,76 0,82 2,56 1,41 0,98 1,16 6,97 3,28 6,15 1,84 0,35 1,75 19,39 8,07 17,37 234,860

3
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
REKABET KURUMU KIZ

67 3,54 0,82 3,33 5,01 3,13 4,23 3,66 1,42 3,30 2,06 1,78 1,62 3,43 2,60 2,78 0,24 0,51 0,11 17,94 10,26 15,37 212,270

4
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

70 3,23 1,24 2,92 5,24 2,91 4,51 3,47 1,66 3,06 1,81 1,49 1,44 3,90 2,04 3,39 0,17 0,23 0,11 17,82 9,57 15,43 204,130

5
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT ANADOLU

38 3,03 1,42 2,67 4,00 3,82 3,05 3,74 1,84 3,28 2,39 2,05 1,88 2,45 1,11 2,17 0,21 0,11 0,18 15,82 10,35 13,23 201,570

6
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT HALK EĞİTİMİ

3 4,33 1,67 3,92 9,00 8,33 6,92 3,67 4,00 2,67 2,00 3,33 1,17 5,00 1,33 4,67 24,00 18,66 19,35 201,200

7
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT KIZ ANADOLU

95 3,61 1,74 3,18 5,93 4,09 4,90 2,79 1,92 2,31 2,37 2,09 1,84 1,66 1,15 1,38 0,08 0,04 0,07 16,44 11,03 13,68 195,050

8
BAYBURT / AYDINTEPE
AYDINTEPE ÇOK
PROGRAMLI ANADOLU

13 3,54 2,00 3,04 4,23 4,08 3,21 3,62 1,62 3,21 2,31 1,85 1,85 2,77 1,23 2,46 0,00 0,15 -0,04 16,47 10,93 13,73 193,430

9
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
DEMİRÖZÜ GÖKÇEDERE

19 4,00 1,00 3,75 6,21 3,37 5,37 5,16 1,58 4,76 2,37 2,32 1,79 0,95 0,32 0,87 18,69 8,59 16,54 188,900

10
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT MESLEKİ VE

5 2,80 1,60 2,40 3,40 1,80 2,95 3,00 2,60 2,35 1,20 2,20 0,65 2,60 1,40 2,25 0,00 0,40 -0,10 13,00 10,00 10,50 171,330

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Okul-1 Okul-2 Okul-3 Okul-4 Okul-5 Okul-6 Okul-7 Okul-8 Okul-9 Okul-10



YKS 2.OTURUM EŞİT AĞIRLIKLI İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-3 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

BAYBURT BİLGİ SARMAL TG AYT 3 489 62457

Sıra Okul Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Matematik-2 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 2,06 0,84 1,86 3,06 2,44 2,45 1,99 1,13 1,71 1,18 1,20 0,88 6,92 3,27 6,11 1,72 0,38 1,62 16,93 9,26 14,63 216,370

İl Ortalaması 2,86 0,98 2,62 4,24 2,76 3,55 2,88 1,30 2,55 1,70 1,46 1,33 5,24 2,31 4,66 1,04 0,28 0,97 17,96 9,09 15,68 215,540

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Okul-1 Okul-2 Okul-3 Okul-4 Okul-5 Okul-6 Okul-7 Okul-8 Okul-9 Okul-10

Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
A KADİR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
146,390 188,490 11 59 443 455 51116

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
208,550 220,710 6 10 165 166 26730

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
189,190 216,370 8 44 348 354 41656

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 14 70 476 489 62457

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 10 17,50 44

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26

TYT Fen 20 5 10 2,50 13

Matematik-2 31 8 0 8,00 26 5,57 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,38 0,11 1,62

Matematik 40 8 0 8,00 20 5,95 3,50 7,73

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 0,79 0,56 1,67

Kimya 13 2 2 1,50 12 0,57 0,10 1,53

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 1,88 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 6 12 3,00 8 3,23 1,33 5,53

Toplam: 286 62 40 52,00 18 53,28 55,73 72,29

Matematik   DBBD   E DD                C          

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri caddcbCd  a Ac   b  cA  A   Ee        B 

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Compton Saçılması ve de Broglie Dalga Boyu 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Duyu Organları 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kalp 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞU Ş 398 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
137,798 188,490 14 66 458 471 55997

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
189,110 220,710 9 21 226 227 35355

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
175,433 216,370 10 54 410 418 48726

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 14 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 12 13,00 33

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34

TYT Matematik 40 8 0 8,00 20

TYT Fen 20 7 5 5,75 29

Matematik-2 31 6 3 5,25 17 5,57 3,39 6,11

Matematik-2 9 1 0 1,00 11 0,38 0,11 1,62

Matematik 40 7 3 6,25 16 5,95 3,50 7,73

Fizik 14 1 3 0,25 2 0,79 0,56 1,67

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,57 0,10 1,53

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 1,88 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 2 3 1,25 3 3,23 1,33 5,53

Toplam: 286 48 28 41,00 14 53,28 55,73 72,29

Matematik cB    BD   d cD EA             C        

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri A c       a c               D           

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Compton Saçılması ve de Broglie Dalga Boyu 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Duyu Organları 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalp 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KILIÇ 422 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
168,615 188,490 7 47 367 376 39335

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
198,095 220,710 7 14 193 194 30871

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
202,498 216,370 4 34 277 282 34756

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 14 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12

TYT Fen 20 5 5 3,75 19

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,96 2,92 1,86

Edebiyat 18 5 8 3,00 17 0,98 4,51 2,45

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 0,89 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 0,43 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 20 5,00 13 3,27 11,93 6,90

Matematik-2 31 5 2 4,50 15 5,57 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,38 0,11 1,62

Matematik 40 5 2 4,50 11 5,95 3,50 7,73

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 0,79 0,56 1,67

Kimya 13 0 6 -1,50 -12 0,57 0,10 1,53

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 1,88 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 3 11 0,25 1 3,23 1,33 5,53

Toplam: 286 71 55 57,25 20 53,28 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 DBAbcb d eb  beCcceE CCBdebDebaaCdb     

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Matematik   DB D   d    EA         a              

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri d     a abbC     a  a a cbd E         B 

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 2 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 3 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 1 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 0 2 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 3 0 3 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Compton Saçılması ve de Broglie Dalga Boyu 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DEVELİ 430 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,693 188,490 8 50 388 398 42098

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
223,788 220,710 4 5 129 130 22009

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
190,850 216,370 7 42 339 345 40844

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 14 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,25 41

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 0,96 2,92 1,86

Edebiyat 18 2 16 -2,00 -11 0,98 4,51 2,45

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 0,89 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,43 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 31 1,25 3 3,27 11,93 6,90

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,30 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 2 1 1,75 16 0,93 1,74 1,40

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,64 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,46 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 1,43 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,12 0,02 0,05

Sosyal-2 46 5 1 4,75 10 3,89 6,45 4,92

Matematik-2 31 8 3 7,25 23 5,57 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,38 0,11 1,62

Matematik 40 8 3 7,25 18 5,95 3,50 7,73

Fizik 14 4 4 3,00 21 0,79 0,56 1,67

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,57 0,10 1,53

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 1,88 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 11 7 9,25 23 3,23 1,33 5,53

Toplam: 286 80 67 63,25 22 53,28 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 aaAabbbbccccddddeEeEaaaabBbbCcccCdddCbCD

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2             d    D  D           C  D  B       

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik   DB D  Ad cDBE   C      b              

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri bB   ba D  CAe       A      E AE CaeE Ba

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 3 0 2 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 3 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 5 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 2 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 1 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 0 3 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 2 0 1 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 1 0 50
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN AKAGÜNDÜZ 123 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
154,753 188,490 9 54 423 434 47051

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
255,498 220,710 1 2 87 87 15385

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
215,913 216,370 2 23 217 221 28412

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 14 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 15 21,25 53

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36

TYT Fen 20 4 8 2,00 10

Matematik-2 31 17 10 14,50 47 5,57 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,38 0,11 1,62

Matematik 40 17 10 14,50 36 5,95 3,50 7,73

Fizik 14 3 4 2,00 14 0,79 0,56 1,67

Kimya 13 5 2 4,50 35 0,57 0,10 1,53

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 1,88 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 12 8 10,00 25 3,23 1,33 5,53

Toplam: 286 86 53 72,75 25 53,28 55,73 72,29

Matematik DBCDCDBDdcAEdDDBEAEdbdbda  Eb           

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri AdEBda      a CaEBCD  c    BD EBb    e  

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 2 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Compton Saçılması ve de Broglie Dalga Boyu 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 2 2 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Duyu Organları 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalp 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YEŞİLOĞLU 253 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,913 188,490 5 41 324 330 33980

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
216,303 220,710 5 7 152 153 24178

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
206,143 216,370 3 29 254 259 32979

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 14 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 7 14 3,50 9

TYT Fen 20 8 11 5,25 26

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,96 2,92 1,86

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 0,98 4,51 2,45

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 0,89 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,43 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 4 5,00 13 3,27 11,93 6,90

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,30 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,93 1,74 1,40

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,64 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,46 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 1,43 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,12 0,02 0,05

Sosyal-2 46 3 0 3,00 7 3,89 6,45 4,92

Matematik-2 31 6 8 4,00 13 5,57 3,39 6,11

Matematik-2 9 2 2 1,50 17 0,38 0,11 1,62

Matematik 40 8 10 5,50 14 5,95 3,50 7,73

Fizik 14 3 10 0,50 4 0,79 0,56 1,67

Kimya 13 4 6 2,50 19 0,57 0,10 1,53

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 1,88 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 11 22 5,50 14 3,23 1,33 5,53

Toplam: 286 86 78 66,50 23 53,28 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1       c                  eCBEcCbBE      

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2                                   B  DC       

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik DB a       cb acbA Baa     ED   B d   Dd

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri c caddcbCdaAaCbE  abb cAeCAcaadaA ECBe  

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 2 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 2 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN USLU 98 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,305 188,490 2 36 298 304 31015

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
226,238 220,710 2 3 120 121 21368

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
218,390 216,370 1 20 209 212 27279

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 14 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 9 22,75 57

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18

TYT Fen 20 5 6 3,50 18

Türkçe 6 3 1 2,75 46 0,96 2,92 1,86

Edebiyat 18 4 0 4,00 22 0,98 4,51 2,45

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 0,89 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 0,43 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 3 10,25 26 3,27 11,93 6,90

Matematik-2 31 3 1 2,75 9 5,57 3,39 6,11

Matematik-2 9 2 0 2,00 22 0,38 0,11 1,62

Matematik 40 5 1 4,75 12 5,95 3,50 7,73

Fizik 14 5 6 3,50 25 0,79 0,56 1,67

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,57 0,10 1,53

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 1,88 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 13 10 10,50 26 3,23 1,33 5,53

Toplam: 286 81 39 71,25 25 53,28 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 cCDB  E         BC     CC bB DC     d   

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Matematik DB              E          d       B  D 

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri ccEBd  bbdDA C            bBDdEBAE  deEB

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 0 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 1 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
Compton Saçılması ve de Broglie Dalga Boyu 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM EROL 93 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
148,050 188,490 10 56 435 447 50359

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
197,723 220,710 8 15 194 195 31049

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
177,703 216,370 9 52 395 401 47584

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 14 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 11 21,25 53

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24

TYT Fen 20 4 8 2,00 10

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 0,96 2,92 1,86

Edebiyat 18 4 14 0,50 3 0,98 4,51 2,45

Tarih-1 10 0 10 -2,50 -25 0,89 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 0,43 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 34 -2,50 -6 3,27 11,93 6,90

Matematik-2 31 5 7 3,25 10 5,57 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,38 0,11 1,62

Matematik 40 5 7 3,25 8 5,95 3,50 7,73

Fizik 14 2 8 0,00 0 0,79 0,56 1,67

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 0,57 0,10 1,53

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 1,88 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 4 14 0,50 1 3,23 1,33 5,53

Toplam: 286 70 78 50,50 18 53,28 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 cbDeabdcEbcdbEaAcdbEcbdeaceddbeccadbebCa

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Matematik DB c  cD   d  b EA e a     c            

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri cacBe  bC ab abd   a  a   cB  Ee        

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 2 0
Nazım Biçimleri 3 1 2 33
Konularına Göre Şiir Türleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 3 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 3 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 0 3 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 0 2 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 3 0 3 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Compton Saçılması ve de Broglie Dalga Boyu 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA CEYLAN 249 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
143,658 188,490 12 64 449 461 53767

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
181,753 220,710 10 29 264 266 39733

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
173,163 216,370 12 59 418 427 49810

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 14 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 9 19,75 49

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12

TYT Fen 20 7 4 6,00 30

Matematik-2 31 4 3 3,25 10 5,57 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,38 0,11 1,62

Matematik 40 4 3 3,25 8 5,95 3,50 7,73

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 0,79 0,56 1,67

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,57 0,10 1,53

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 1,88 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 1 6 -0,50 -1 3,23 1,33 5,53

Toplam: 286 49 30 41,50 15 53,28 55,73 72,29

Matematik Da           bDcEA                      

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri  Bcc     da c         a                 

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Compton Saçılması ve de Broglie Dalga Boyu 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Duyu Organları 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kalp 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI ŞENTÜRK 332 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,850 188,490 3 38 302 308 31813

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
181,155 220,710 11 31 268 270 40129

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
170,908 216,370 13 62 424 433 50902

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 14 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 6 18,50 46

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10

TYT Fen 20 4 3 3,25 16

Türkçe 6 1 3 0,25 4 0,96 2,92 1,86

Edebiyat 18 1 4 0,00 0 0,98 4,51 2,45

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,89 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,43 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 7 2,25 6 3,27 11,93 6,90

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 0,30 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 3 2 2,50 23 0,93 1,74 1,40

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,64 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,46 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 1,43 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 2 1 1,75 29 0,12 0,02 0,05

Sosyal-2 46 14 4 13,00 28 3,89 6,45 4,92

Matematik-2 31 3 1 2,75 9 5,57 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 1 -0,25 -3 0,38 0,11 1,62

Matematik 40 3 2 2,50 6 5,95 3,50 7,73

Fizik 14 2 2 1,50 11 0,79 0,56 1,67

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,57 0,10 1,53

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 1,88 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 4 5 2,75 7 3,23 1,33 5,53

Toplam: 286 63 39 53,25 19 53,28 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 b Da a      d   aC c b  C              E

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 D   B       d  DaE   C D     D C bBE D BeD  E 

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik DB    e         E                     b 

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri A c         cC             B  d  d C  d 

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 2 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 2 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 0 0 0
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALLİ LÜLECİ 284 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,468 188,490 4 40 314 320 33151

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
153,365 220,710 13 59 422 431 56690

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
160,690 216,370 14 68 449 460 55124

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 14 70 476 489 62457

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 12 16 8,00 20

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 3 6 1,50 8

Türkçe 6 2 1 1,75 29 0,96 2,92 1,86

Edebiyat 18 0 2 -0,50 -3 0,98 4,51 2,45

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,89 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,43 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 4 5,00 13 3,27 11,93 6,90

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,30 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 0,93 1,74 1,40

Felsefe 6 5 0 5,00 83 0,64 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,46 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 1,43 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,12 0,02 0,05

Sosyal-2 46 17 4 16,00 35 3,89 6,45 4,92

Matematik-2 31 4 4 3,00 10 5,57 3,39 6,11

Matematik-2 9 1 0 1,00 11 0,38 0,11 1,62

Matematik 40 5 4 4,00 10 5,95 3,50 7,73

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,79 0,56 1,67

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,57 0,10 1,53

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 1,88 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 3,23 1,33 5,53

Toplam: 286 50 47 38,25 13 53,28 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 eCD    b       b                   DAaCE

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 D          bAB add D   DBAEC DE   BEADCB      

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik D             bBdA d         cB     C   

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri   c                      b              

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 3 0 1 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 2 1 0 50
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 1 0 50
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN SERENGİL 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
187,168 188,490 1 33 279 285 28825

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
151,690 220,710 14 63 430 439 57280

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
173,849 216,370 11 57 415 423 49502

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 14 70 476 489 62457

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 13 12,03 30

TYT Sosyal 20 9 6 7,51 38

TYT Matematik 40 3 2 2,27 6

TYT Fen 20 2 3 1,16 6

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,96 2,92 1,86

Edebiyat 18 8 10 5,50 31 0,98 4,51 2,45

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 0,89 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 0 5 -1,25 -21 0,43 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 22 7,50 19 3,27 11,93 6,90

Tarih-2 11 2 2 1,50 14 0,30 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 0,93 1,74 1,40

Felsefe 6 3 0 3,00 50 0,64 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,46 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 1,43 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,12 0,02 0,05

Sosyal-2 46 14 6 12,50 27 3,89 6,45 4,92

Matematik-2 31 2 1 1,75 6 5,57 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,38 0,11 1,62

Matematik 40 2 1 1,75 4 5,95 3,50 7,73

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 0,79 0,56 1,67

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 0,57 0,10 1,53

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 1,88 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 0 11 -2,75 -7 3,23 1,33 5,53

Toplam: 286 58 63 41,96 15 53,28 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 adACcDcbdedbaAdCDcDbBCCBaBEc   be bd aec

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2   eDb    D aADa  D CcA   CAE  Db  AD B        

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik   DB        b                           

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri  d ab             bbb    a  bdcc        

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 3 0 2 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 3 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 1 4 20
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 2 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 1 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Küreselleşen Dünya 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 2 1 1 50
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 1 0 50
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEREN ADASU ŞÖLENLİK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
174,341 188,490 6 44 345 352 36026

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
162,645 220,710 12 50 378 385 52294

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
191,502 216,370 6 40 336 342 40486

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 14 70 476 489 62457

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 13 12,03 30

TYT Sosyal 20 9 6 7,51 38

TYT Matematik 40 3 2 2,27 6

TYT Fen 20 2 3 1,16 6

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,96 2,92 1,86

Edebiyat 18 6 10 3,50 19 0,98 4,51 2,45

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 0,89 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 0,43 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 16 12,00 30 3,27 11,93 6,90

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 0,30 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 4 6 2,50 23 0,93 1,74 1,40

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,64 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,46 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 1,43 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,12 0,02 0,05

Sosyal-2 46 6 7 4,25 9 3,89 6,45 4,92

Matematik-2 31 3 0 3,00 10 5,57 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,38 0,11 1,62

Matematik 40 3 0 3,00 8 5,95 3,50 7,73

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,79 0,56 1,67

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,57 0,10 1,53

Biyoloji 13 0 6 -1,50 -12 1,88 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 2 8 0,00 0 3,23 1,33 5,53

Toplam: 286 56 54 42,21 15 53,28 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 AdDBBCcDdbebd  dcCDaDcBCCd B     EeDAbbd

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2          d cdBb acDDcC               D B      

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik DB            D                         

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri e       C a   C               bedcb  d  

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
Nazım Biçimleri 3 1 2 33
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 2 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 3 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 2 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 0 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 1 0 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Küreselleşen Dünya 1 0 1 0
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 2 1 1 50
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 2 1 1 50
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN GÜÇLÜ 258 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
139,650 188,490 13 65 456 469 55392

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
225,653 220,710 3 4 122 123 21514

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
198,065 216,370 5 36 296 302 37015

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 14 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 13 21 7,75 19

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26

TYT Fen 20 4 9 1,75 9

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,30 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,93 1,74 1,40

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,64 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,46 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,43 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,12 0,02 0,05

Sosyal-2 46 1 0 1,00 2 3,89 6,45 4,92

Matematik-2 31 15 1 14,75 48 5,57 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,38 0,11 1,62

Matematik 40 15 1 14,75 37 5,95 3,50 7,73

Fizik 14 2 2 1,50 11 0,79 0,56 1,67

Kimya 13 2 0 2,00 15 0,57 0,10 1,53

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 1,88 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 7 4 6,00 15 3,23 1,33 5,53

Toplam: 286 66 47 54,25 19 53,28 55,73 72,29

Sosyal-2                               D               

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik CDDBBDdDAECDD EA              D         

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri EB        a  d  C        C  EBb    e   D

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 2 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Compton Saçılması ve de Broglie Dalga Boyu 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULSAMET KARAKUŞ 171 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
146,120 188,490 7 60 444 456 51211

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
198,235 220,710 4 13 191 192 30794

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
174,305 216,370 9 56 412 420 49293

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 13 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 14 11,50 29

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29

TYT Fen 20 6 6 4,50 23

Matematik-2 31 5 9 2,75 9 4,38 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,27 0,11 1,62

Matematik 40 5 9 2,75 7 4,65 3,50 7,73

Fizik 14 2 4 1,00 7 1,94 0,56 1,67

Kimya 13 1 1 0,75 6 -0,10 0,10 1,53

Biyoloji 13 3 0 3,00 23 1,62 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 6 5 4,75 12 3,46 1,33 5,53

Toplam: 286 58 40 48,00 17 50,52 55,73 72,29

Matematik DBd   c    d bDBE  a  dbea              

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri dcae       AD      D  c       EBA       

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 2 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 2 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Compton Saçılması ve de Broglie Dalga Boyu 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Duyu Organları 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kalp 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL BAYKAL 434 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
202,575 188,490 2 24 228 232 20916

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
185,020 220,710 8 27 252 254 37757

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
209,225 216,370 2 27 245 249 31478

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 13 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 10 23,50 59

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15

TYT Fen 20 5 3 4,25 21

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,69 2,92 1,86

Edebiyat 18 1 1 0,75 4 0,94 4,51 2,45

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 0,65 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,08 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 2 10,50 26 3,37 11,93 6,90

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 0,73 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,56 1,74 1,40

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,52 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,38 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 1,40 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 6 0 6,00 13 3,60 6,45 4,92

Matematik-2 31 2 5 0,75 2 4,38 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,27 0,11 1,62

Matematik 40 2 5 0,75 2 4,65 3,50 7,73

Fizik 14 1 4 0,00 0 1,94 0,56 1,67

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,10 0,10 1,53

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 1,62 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 1 5 -0,25 -1 3,46 1,33 5,53

Toplam: 286 72 33 63,75 22 50,52 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 ACDBBCc     A             C   CcBE      

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 D   B                             BEA C       

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik Dd            e E  ae      c            

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri Acb    b b            c                 

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 0 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 1 0 20
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 0 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 2 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA DURĞUT 202 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
197,743 188,490 3 26 239 244 23213

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
172,535 220,710 10 39 307 311 46736

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
184,778 216,370 5 47 369 375 43926

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 13 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,50 56

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1

TYT Fen 20 5 2 4,50 23

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,69 2,92 1,86

Edebiyat 18 2 3 1,25 7 0,94 4,51 2,45

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 0,65 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 0,08 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 5 8,75 22 3,37 11,93 6,90

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 0,73 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 2 4 1,00 9 0,56 1,74 1,40

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,52 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,38 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 1,40 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 13 8 11,00 24 3,60 6,45 4,92

Matematik-2 31 1 4 0,00 0 4,38 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,27 0,11 1,62

Matematik 40 1 4 0,00 0 4,65 3,50 7,73

Fizik 14 1 0 1,00 7 1,94 0,56 1,67

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,10 0,10 1,53

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 1,62 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 2 0 2,00 5 3,46 1,33 5,53

Toplam: 286 65 40 55,00 19 50,52 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 ACDBBCc c      A C    d eA            Cb

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 D    DE   ceA   Bd c e e AEC D    aEADeB      

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik bB            bc   e                    

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri             D                 E         

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 1 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 1 0 20
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 0 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 2 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 0 1 0
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN KIRMIZIOĞLU 408 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
170,323 188,490 4 46 361 368 38399

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
171,865 220,710 11 40 316 320 47138

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
179,993 216,370 8 51 387 393 46371

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 13 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 12 13,00 33

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11

TYT Fen 20 3 1 2,75 14

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,69 2,92 1,86

Edebiyat 18 6 0 6,00 33 0,94 4,51 2,45

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,65 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,08 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 4 7,00 18 3,37 11,93 6,90

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 0,73 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 0,56 1,74 1,40

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,52 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,38 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 1,40 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 6 2 5,50 12 3,60 6,45 4,92

Matematik-2 31 2 1 1,75 6 4,38 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,27 0,11 1,62

Matematik 40 2 1 1,75 4 4,65 3,50 7,73

Fizik 14 2 0 2,00 14 1,94 0,56 1,67

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,10 0,10 1,53

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 1,62 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 2 1 1,75 4 3,46 1,33 5,53

Toplam: 286 52 26 45,50 16 50,52 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 eCDadb   A A     CD DE                  

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 D A            De e               B AD        

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik DB                 e                    

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri A            C                   b      

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 0 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 1 0 20
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 0 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 2 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Küreselleşen Dünya 2 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRAH GÜNER 435 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
145,048 188,490 10 63 447 459 51980

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
265,083 220,710 1 1 72 72 13840

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
220,473 216,370 1 16 199 202 26365

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 13 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 13 20,75 52

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16

TYT Fen 20 4 6 2,50 13

Matematik-2 31 17 1 16,75 54 4,38 3,39 6,11

Matematik-2 9 3 0 3,00 33 0,27 0,11 1,62

Matematik 40 20 1 19,75 49 4,65 3,50 7,73

Fizik 14 8 3 7,25 52 1,94 0,56 1,67

Kimya 13 2 2 1,50 12 -0,10 0,10 1,53

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 1,62 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 14 6 12,50 31 3,46 1,33 5,53

Toplam: 286 81 35 72,25 25 50,52 55,73 72,29

Matematik DBCD  B CD E DD EAEBC      EDb    AB  D 

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri Ae BAC baADAD       b E  CeB  E    a  EB

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2 1 0 50
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
Compton Saçılması ve de Broglie Dalga Boyu 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Duyu Organları 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kalp 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KARAASLAN 645 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
146,120 188,490 7 60 444 456 51211

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
195,410 220,710 5 17 201 202 32115

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
181,255 216,370 6 49 384 390 45727

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 13 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 14 11,50 29

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29

TYT Fen 20 6 6 4,50 23

Matematik-2 31 6 5 4,75 15 4,38 3,39 6,11

Matematik-2 9 1 2 0,50 6 0,27 0,11 1,62

Matematik 40 7 7 5,25 13 4,65 3,50 7,73

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 1,94 0,56 1,67

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 -0,10 0,10 1,53

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 1,62 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 3 7 1,25 3 3,46 1,33 5,53

Toplam: 286 57 40 47,00 16 50,52 55,73 72,29

Matematik a DBc    d  D E  B e  C   e    bc     C 

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri  cd   be    Ad      c e     E       E   

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Compton Saçılması ve de Broglie Dalga Boyu 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Duyu Organları 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kalp 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKKI Ü 215 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
129,101 188,490 13 69 469 482 58464

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
195,035 220,710 6 18 203 204 32279

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
170,614 216,370 12 63 427 436 51050

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 13 70 476 489 62457

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 13 12,03 30

TYT Sosyal 20 9 6 7,51 38

TYT Matematik 40 3 2 2,27 6

TYT Fen 20 2 3 1,16 6

Türkçe 6 1 2 0,50 8 1,69 2,92 1,86

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,94 4,51 2,45

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,65 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 0,08 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 3 1,25 3 3,37 11,93 6,90

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,73 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 1 4 0,00 0 0,56 1,74 1,40

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,52 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,38 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,40 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 1 4 0,00 0 3,60 6,45 4,92

Matematik-2 31 8 1 7,75 25 4,38 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,27 0,11 1,62

Matematik 40 8 1 7,75 19 4,65 3,50 7,73

Fizik 14 7 7 5,25 38 1,94 0,56 1,67

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 -0,10 0,10 1,53

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 1,62 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 10 12 7,00 18 3,46 1,33 5,53

Toplam: 286 50 43 38,96 14 50,52 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 bBe                               A    c

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2             d ad D  c                         

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik CDDBB      D  E Ee                      

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri EcAdcbaADbDeAB      b   e  eEa  bC     D

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 2 0 1 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 1 0 50
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAİM FURKAN BAYRAM 436 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
152,773 188,490 6 55 425 436 48037

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
204,298 220,710 3 12 180 181 28329

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
187,453 216,370 4 46 362 368 42602

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 13 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 5 19,75 49

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74

TYT Matematik 40 9 0 9,00 23

TYT Fen 20 3 0 3,00 15

Matematik-2 31 5 0 5,00 16 4,38 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,27 0,11 1,62

Matematik 40 5 0 5,00 13 4,65 3,50 7,73

Fizik 14 1 2 0,50 4 1,94 0,56 1,67

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,10 0,10 1,53

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 1,62 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 3 3 2,25 6 3,46 1,33 5,53

Toplam: 286 56 9 53,75 19 50,52 55,73 72,29

Matematik   DB       DD E                         

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri       a   cC        c       E          D

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Compton Saçılması ve de Broglie Dalga Boyu 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Duyu Organları 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalp 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN MERT DOĞAN 278 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
135,730 188,490 11 67 465 478 56726

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
180,308 220,710 9 33 273 275 40713

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
167,040 216,370 13 64 433 442 52620

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 13 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 13 12,75 32

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19

TYT Fen 20 6 7 4,25 21

Matematik-2 31 4 0 4,00 13 4,38 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,27 0,11 1,62

Matematik 40 4 0 4,00 10 4,65 3,50 7,73

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 1,94 0,56 1,67

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,10 0,10 1,53

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 1,62 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 3 8 1,00 3 3,46 1,33 5,53

Toplam: 286 44 29 36,75 13 50,52 55,73 72,29

Matematik D               E  B  C                 

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri b   d  bdda  C          e   D       Bc  

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Compton Saçılması ve de Broglie Dalga Boyu 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Duyu Organları 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalp 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA 208 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
131,395 188,490 12 68 467 480 57913

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
188,100 220,710 7 24 236 237 35868

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
172,990 216,370 10 60 419 428 49896

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 13 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 14 12,50 31

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12

TYT Fen 20 4 0 4,00 20

Türkçe 6 1 0 1,00 17 1,69 2,92 1,86

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,94 4,51 2,45

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,65 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,08 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 3,37 11,93 6,90

Matematik-2 31 8 1 7,75 25 4,38 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,27 0,11 1,62

Matematik 40 8 1 7,75 19 4,65 3,50 7,73

Fizik 14 2 2 1,50 11 1,94 0,56 1,67

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,10 0,10 1,53

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 1,62 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 4 4 3,00 8 3,46 1,33 5,53

Toplam: 286 44 27 37,25 13 50,52 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 D                                       

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Matematik CDDBB  D        E Cc                    

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri Ec    a     A           e   E  E  e     

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Compton Saçılması ve de Broglie Dalga Boyu 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM TOKAY 207 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
228,040 188,490 1 11 143 147 11675

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
167,820 220,710 12 46 343 347 49531

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
188,385 216,370 3 45 354 360 42105

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 13 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 12 22,00 55

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1

Türkçe 6 4 1 3,75 63 1,69 2,92 1,86

Edebiyat 18 5 3 4,25 24 0,94 4,51 2,45

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 0,65 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 0,08 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 9 10,75 27 3,37 11,93 6,90

Tarih-2 11 3 0 3,00 27 0,73 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 0,56 1,74 1,40

Felsefe 6 4 0 4,00 67 0,52 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,38 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,40 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 20 5 18,75 41 3,60 6,45 4,92

Matematik-2 31 0 5 -1,25 -4 4,38 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,27 0,11 1,62

Matematik 40 0 5 -1,25 -3 4,65 3,50 7,73

Fizik 14 1 3 0,25 2 1,94 0,56 1,67

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 -0,10 0,10 1,53

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 1,62 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 3 7 1,25 3 3,46 1,33 5,53

Toplam: 286 77 55 63,25 22 50,52 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 DBACc        AeCa   BeCBb  DC e Cdd Cb  

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2     EE   D B DBdecbC AB DC EEAD C ADCBa       

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik   cc        b    ee                     

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri        da bC        dc  e   E  b       D

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 1 0 20
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 1 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 2 1 0 50
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Küreselleşen Dünya 2 0 2 0
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 1 0 100
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT ASAF GAZİ 303 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,095 188,490 5 51 392 402 42463

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
166,968 220,710 13 47 350 355 49990

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
172,880 216,370 11 61 421 430 49958

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 13 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 9 16,75 42

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6

TYT Fen 20 4 2 3,50 18

Türkçe 6 4 1 3,75 63 1,69 2,92 1,86

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,94 4,51 2,45

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 0,65 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 0 4 -1,00 -17 0,08 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 6 4,50 11 3,37 11,93 6,90

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 0,73 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 2 1 1,75 16 0,56 1,74 1,40

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,52 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,38 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 1,40 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 6 2 5,50 12 3,60 6,45 4,92

Matematik-2 31 2 1 1,75 6 4,38 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,27 0,11 1,62

Matematik 40 2 1 1,75 4 4,65 3,50 7,73

Fizik 14 1 1 0,75 5 1,94 0,56 1,67

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 -0,10 0,10 1,53

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 1,62 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 1 5 -0,25 -1 3,46 1,33 5,53

Toplam: 286 50 34 41,50 15 50,52 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 ACD dC                     a   A Eecc  a

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 b              D d   C              ADCB      

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik DB           b                          

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri  cE                   d c  d          c 

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 2 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 0 0 0
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YSF ERBY 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
145,228 188,490 9 62 446 458 51844

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
213,478 220,710 2 9 159 160 25076

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
180,333 216,370 7 50 386 392 46202

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 13 70 476 489 62457

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 19 11,25 28

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34

TYT Fen 20 5 10 2,50 13

Matematik-2 31 6 3 5,25 17 4,38 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,27 0,11 1,62

Matematik 40 6 3 5,25 13 4,65 3,50 7,73

Fizik 14 8 6 6,50 46 1,94 0,56 1,67

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,10 0,10 1,53

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 1,62 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 11 9 8,75 22 3,46 1,33 5,53

Toplam: 286 66 49 53,75 19 50,52 55,73 72,29

Matematik  DDB     E DbcE  e                      

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri EcAdcbaADbDCAB          e  eEa   C     D

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2 1 1 50
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
Compton Saçılması ve de Broglie Dalga Boyu 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Duyu Organları 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalp 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 0 50
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN HATUN 167 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,118 188,490 14 52 399 409 43666

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
162,410 220,710 12 51 380 387 52413

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
189,869 216,370 13 43 343 349 41328

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 16 70 476 489 62457

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 13 12,03 30

TYT Sosyal 20 9 6 7,51 38

TYT Matematik 40 3 2 2,27 6

TYT Fen 20 2 3 1,16 6

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,22 2,92 1,86

Edebiyat 18 4 3 3,25 18 7,34 4,51 2,45

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 4,12 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,89 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 9 11,75 29 17,58 11,93 6,90

Matematik-2 31 4 4 3,00 10 3,08 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 1 -0,25 -3 -0,03 0,11 1,62

Matematik 40 4 5 2,75 7 3,05 3,50 7,73

Toplam: 286 47 37 37,46 13 64,73 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 AdDBaCEc  aAA    C c    C bB  C  b DAdCb

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Matematik DB    e   c   D b  a    C         d     

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 2 0
Nazım Biçimleri 3 0 2 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 2 0 67
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 0 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 0 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 1 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT SAKA 307 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
146,408 188,490 16 58 442 454 51105

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
144,803 220,710 16 69 454 467 59163

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
166,300 216,370 16 67 438 447 52935

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 16 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 14 19 9,25 23

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3

Türkçe 6 3 3 2,25 38 4,22 2,92 1,86

Edebiyat 18 3 3 2,25 13 7,34 4,51 2,45

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 4,12 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,89 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 9 9,75 24 17,58 11,93 6,90

Matematik-2 31 0 1 -0,25 -1 3,08 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 -0,03 0,11 1,62

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 3,05 3,50 7,73

Toplam: 286 35 40 25,00 9 64,73 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 DaeCEc b AA    C   b a  b  D   EC ACCd e

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Matematik   c                                     

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 2 0 67
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 0 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 1 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 1 0 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN DELİBAŞ 263 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
257,910 188,490 6 8 67 68 5891

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
188,813 220,710 4 22 227 228 35492

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
222,285 216,370 9 15 190 192 25608

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 16 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,75 64

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,22 2,92 1,86

Edebiyat 18 3 0 3,00 17 7,34 4,51 2,45

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 4,12 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,89 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 5 13,75 34 17,58 11,93 6,90

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 2,14 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 3,22 1,74 1,40

Felsefe 6 5 1 4,75 79 1,61 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,53 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 2,22 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 23 10 20,50 45 9,72 6,45 4,92

Matematik-2 31 2 0 2,00 6 3,08 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 -0,03 0,11 1,62

Matematik 40 2 0 2,00 5 3,05 3,50 7,73

Toplam: 286 90 29 82,75 29 64,73 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 bCDBBC           C  DE  CdC  D   ECDbCec

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 D   BD aAe DABcadEcDdCBDBcECADdd  BEADCB      

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik DB                                      

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 0 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 0 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 1 0 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 1 0 1 0
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 2 1 1 50
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Küreselleşen Dünya 2 1 1 50
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 1 0 100
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 1 0
Tanım ve Önerme 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA 344 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
191,478 188,490 10 30 264 270 26532

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
178,510 220,710 11 36 282 284 42012

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
202,510 216,370 11 33 276 281 34751

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 16 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 8 16,00 40

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Türkçe 6 3 0 3,00 50 4,22 2,92 1,86

Edebiyat 18 6 0 6,00 33 7,34 4,51 2,45

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 4,12 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,89 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 1 10,75 27 17,58 11,93 6,90

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 2,14 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 3 1 2,75 25 3,22 1,74 1,40

Felsefe 6 1 1 0,75 13 1,61 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,53 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 2,22 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 8 3 7,25 16 9,72 6,45 4,92

Matematik-2 31 4 0 4,00 13 3,08 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 -0,03 0,11 1,62

Matematik 40 4 0 4,00 10 3,05 3,50 7,73

Toplam: 286 59 15 55,25 19 64,73 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 ACD   EDE  A E        B   C        bA   

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2               ADd  D     Ab      b  ADCB      

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik DB           DD                         

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 3 2 0 67
Konularına Göre Şiir Türleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 0 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 0 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 0 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 2 1 0 50
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 1 0 50
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFSU SABIRLI 218 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
289,470 188,490 2 4 25 25 2365

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
193,793 220,710 2 19 209 210 32898

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
261,895 216,370 4 6 70 71 12184

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 16 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 5 25,75 64

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,22 2,92 1,86

Edebiyat 18 12 1 11,75 65 7,34 4,51 2,45

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 4,12 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 1,89 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 5 24,75 62 17,58 11,93 6,90

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 2,14 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 3,22 1,74 1,40

Felsefe 6 5 0 5,00 83 1,61 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,53 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 2,22 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 21 4 20,00 43 9,72 6,45 4,92

Matematik-2 31 4 0 4,00 13 3,08 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 -0,03 0,11 1,62

Matematik 40 4 0 4,00 10 3,05 3,50 7,73

Toplam: 286 99 17 94,75 33 64,73 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 DBcCEcEAB  d ABCD  EBCCBC  DCc ECAACCb D

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2    DaEd  D  Aaa  DECDABB CAE  D   ADCBBE      

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik CDDB                                    

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 3 2 0 67
Konularına Göre Şiir Türleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 1 1 20
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 3 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 0 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 1 1 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 2 1 0 50
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 2 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ORUÇ 170 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
313,360 188,490 1 3 9 9 1040

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
205,880 220,710 1 11 178 179 27684

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
285,783 216,370 1 3 31 31 7246

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 16 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 4 33,00 83

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,22 2,92 1,86

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 7,34 4,51 2,45

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 4,12 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,89 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 6 28,50 71 17,58 11,93 6,90

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 2,14 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 3,22 1,74 1,40

Felsefe 6 5 0 5,00 83 1,61 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,53 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 2,22 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 23 7 21,25 46 9,72 6,45 4,92

Matematik-2 31 5 0 5,00 16 3,08 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 -0,03 0,11 1,62

Matematik 40 5 0 5,00 13 3,05 3,50 7,73

Toplam: 286 114 22 108,50 38 64,73 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 ACDBBCEDddBAAdCABCD DEBCCAC cDCA E DeCCb

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 D  bB cE daDABdacE DECBDB EC DE   BEADCB      

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik DB            D E     C                 

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 3 2 1 67
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 3 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 5 4 1 80
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 3 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 0 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 2 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 2 1 1 50
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 2 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT ÖZER 60 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
288,245 188,490 3 5 26 26 2437

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
180,188 220,710 10 34 274 276 40831

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
266,143 216,370 3 5 64 65 11122

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 16 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 17 15 13,25 33

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,22 2,92 1,86

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 7,34 4,51 2,45

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,12 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,89 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 7 30,25 76 17,58 11,93 6,90

Tarih-2 11 8 2 7,50 68 2,14 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 3,22 1,74 1,40

Felsefe 6 2 0 2,00 33 1,61 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,53 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,22 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 20 3 19,25 42 9,72 6,45 4,92

Matematik-2 31 5 0 5,00 16 3,08 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 -0,03 0,11 1,62

Matematik 40 5 0 5,00 13 3,05 3,50 7,73

Toplam: 286 96 37 86,75 30 64,73 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 DBACEDEA AAECABCeEDEdCCBCdEDCABcCAACCceb

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2 AEBe EACdDCBADBEDDdCDABB                      

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik   DB     E  D E                         

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 1 0 33
Konularına Göre Şiir Türleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 3 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 5 5 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 3 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 1 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 2 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 2 2 0 100
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 2 1 1 50
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA ŞAHİN 999 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
275,868 188,490 4 6 41 41 3603

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
189,628 220,710 3 20 223 224 35082

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
255,515 216,370 5 7 81 82 13877

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 16 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 9 21,75 54

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,22 2,92 1,86

Edebiyat 18 10 2 9,50 53 7,34 4,51 2,45

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 4,12 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,89 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 4 24,00 60 17,58 11,93 6,90

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 2,14 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 8 0 8,00 73 3,22 1,74 1,40

Felsefe 6 3 0 3,00 50 1,61 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,53 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 2,22 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 19 2 18,50 40 9,72 6,45 4,92

Matematik-2 31 5 1 4,75 15 3,08 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 -0,03 0,11 1,62

Matematik 40 5 1 4,75 12 3,05 3,50 7,73

Toplam: 286 94 24 88,00 31 64,73 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 ACDBBCEDc BA E bBC   EBCCdC  D ABE cACC 

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 D   B   Ab DA  DBEDD C  BA C Db     ADCB      

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik DB         E  D E   e                   

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 3 2 1 67
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 0 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 1 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 3 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 0 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 2 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 2 1 0 50
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 1 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ÜLKER 322 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,018 188,490 11 32 272 278 27830

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
185,095 220,710 7 26 251 253 37702

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
223,405 216,370 7 13 182 184 25102

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 16 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 10 20,50 51

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 2 2,50 42 4,22 2,92 1,86

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 7,34 4,51 2,45

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 4,12 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,89 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 11 15,25 38 17,58 11,93 6,90

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 2,14 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 3,22 1,74 1,40

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,61 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,53 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,22 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 1 2 0,50 1 9,72 6,45 4,92

Matematik-2 31 5 0 5,00 16 3,08 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 -0,03 0,11 1,62

Matematik 40 5 0 5,00 13 3,05 3,50 7,73

Toplam: 286 64 27 57,25 20 64,73 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 D bCcDcdBAbEabBC    BCCBC  c AB CdAdC  c

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2        e D  c                                 

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik   DB     E  D E                         

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 3 1 1 33
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 2 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 3 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 0 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 0 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 2 0 1 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR ARDA TOKDEMİR 145 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
220,325 188,490 8 12 166 170 13878

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
185,795 220,710 6 25 249 251 37258

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
247,000 216,370 6 8 103 104 16362

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 16 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 8 25,00 63

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,22 2,92 1,86

Edebiyat 18 10 1 9,75 54 7,34 4,51 2,45

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,12 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,89 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 6 22,50 56 17,58 11,93 6,90

Matematik-2 31 2 3 1,25 4 3,08 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 -0,03 0,11 1,62

Matematik 40 2 3 1,25 3 3,05 3,50 7,73

Toplam: 286 76 26 69,50 24 64,73 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 cCDBBC DEABAA  AB   c BC AC EDCcaEbDA Cc

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Matematik Dc            b E  a                    

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 3 3 0 100
Konularına Göre Şiir Türleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 2 0 67
Divan Edebiyatında Şiir 5 3 0 60
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 0 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 0 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 1 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE KATIRCI 121 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
265,573 188,490 5 7 55 55 4821

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
180,335 220,710 9 32 272 274 40687

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
222,865 216,370 8 14 185 187 25328

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 16 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 10 17,50 44

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20

TYT Fen 20 4 5 2,75 14

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,22 2,92 1,86

Edebiyat 18 9 4 8,00 44 7,34 4,51 2,45

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,12 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 1,89 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 10 16,50 41 17,58 11,93 6,90

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 2,14 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 3,22 1,74 1,40

Felsefe 6 4 2 3,50 58 1,61 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,53 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,22 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 26 11 23,25 51 9,72 6,45 4,92

Matematik-2 31 3 3 2,25 7 3,08 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 -0,03 0,11 1,62

Matematik 40 3 3 2,25 6 3,05 3,50 7,73

Toplam: 286 93 49 80,75 28 64,73 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 DBACEebbB A dABCD D B dBC cD ABdCdbe    

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2 AEBDEcbdBDbBADBdD bCDABdDCbEEe  CeAeCBBE      

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik   DB       ebB   e                      

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 3 1 1 33
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 1 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 1 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 0 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 0 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Küreselleşen Dünya 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 2 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 2 2 0 100
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 2 0 1 0
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 1 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 1 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED YUŞA S* MAZ 181 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
257,653 188,490 7 9 68 69 5935

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
188,685 220,710 5 23 229 230 35564

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
271,355 216,370 2 4 48 49 9987

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 16 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 14 12,50 31

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,22 2,92 1,86

Edebiyat 18 10 3 9,25 51 7,34 4,51 2,45

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 4,12 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 1,89 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 3 29,25 73 17,58 11,93 6,90

Tarih-2 11 7 2 6,50 59 2,14 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 4 0 4,00 36 3,22 1,74 1,40

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,61 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,53 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,22 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 11 2 10,50 23 9,72 6,45 4,92

Matematik-2 31 8 0 8,00 26 3,08 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 -0,03 0,11 1,62

Matematik 40 8 0 8,00 20 3,05 3,50 7,73

Toplam: 286 88 32 80,00 28 64,73 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 ACDBBC D AcAAa ABCc  EBCCACBED ABECDAC E

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2  CAEBe EACd   ADB  D                          

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik DB D       E DDBE                       

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
Nazım Biçimleri 3 1 1 33
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 2 0 67
Divan Edebiyatında Şiir 5 3 1 60
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 3 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 2 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 2 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 2 1 0 50
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 1 0 50
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR BAYRAM 214 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
147,020 188,490 15 57 440 452 50878

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
152,615 220,710 14 60 423 432 56970

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
166,463 216,370 15 66 437 446 52854

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 16 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 13 10 10,50 26

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 1 3,75 63 4,22 2,92 1,86

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 7,34 4,51 2,45

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 4,12 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 0 3 -0,75 -13 1,89 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 7 7,25 18 17,58 11,93 6,90

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 2,14 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 2 4 1,00 9 3,22 1,74 1,40

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,61 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,53 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 -0,25 -4 2,22 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 4 11 1,25 3 9,72 6,45 4,92

Matematik-2 31 1 0 1,00 3 3,08 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 -0,03 0,11 1,62

Matematik 40 1 0 1,00 3 3,05 3,50 7,73

Toplam: 286 37 34 28,50 10 64,73 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 DBbCE                C   Bb Cc ECc   beb

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2         aDbdAada D                bedaBa      

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik               E                         

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 0 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 1 1 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 2 1 1 50
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 1 0 50
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 2 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET 139 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
174,645 188,490 12 43 343 350 35852

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
162,065 220,710 13 52 382 389 52589

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
194,385 216,370 12 38 319 325 38981

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 16 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 16 12,00 30

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,22 2,92 1,86

Edebiyat 18 3 1 2,75 15 7,34 4,51 2,45

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 4,12 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,89 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 7 13,25 33 17,58 11,93 6,90

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 2,14 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 3,22 1,74 1,40

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,61 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,53 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,22 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 2 3 1,25 3 9,72 6,45 4,92

Matematik-2 31 2 4 1,00 3 3,08 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 1 -0,25 -3 -0,03 0,11 1,62

Matematik 40 2 5 0,75 2 3,05 3,50 7,73

Toplam: 286 53 42 42,50 15 64,73 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 ACDBBC   A      eC     CCAbBcbCd   D eCd

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 D  c           Ded                            

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik cc           D  E   ac             e    

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 1 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 1 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 2 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 2 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA KALACOŞ 352 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
206,675 188,490 9 21 216 220 18982

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
182,648 220,710 8 28 261 263 39212

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
213,513 216,370 10 25 227 231 29476

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 16 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 19,25 48

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,22 2,92 1,86

Edebiyat 18 9 2 8,50 47 7,34 4,51 2,45

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 4,12 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 1,89 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 4 13,00 33 17,58 11,93 6,90

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 2,14 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 3,22 1,74 1,40

Felsefe 6 2 1 1,75 29 1,61 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,53 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 2,22 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 9 1 8,75 19 9,72 6,45 4,92

Matematik-2 31 4 0 4,00 13 3,08 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 -0,03 0,11 1,62

Matematik 40 4 0 4,00 10 3,05 3,50 7,73

Toplam: 286 68 22 62,50 22 64,73 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 DBACac Ac AEaABC    BCC           A     

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2                         D AbE D   ADC BE      

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik   DB       DD                           

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 3 0 1 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 1 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 3 1 60
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 0 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 2 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN TECİM 994 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
167,951 188,490 13 49 374 383 39676

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
152,540 220,710 15 61 425 434 57003

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
177,042 216,370 14 53 400 407 47928

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 16 70 476 489 62457

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 13 12,03 30

TYT Sosyal 20 9 6 7,51 38

TYT Matematik 40 3 2 2,27 6

TYT Fen 20 2 3 1,16 6

Türkçe 6 2 3 1,25 21 4,22 2,92 1,86

Edebiyat 18 8 4 7,00 39 7,34 4,51 2,45

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 4,12 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,89 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 9 10,75 27 17,58 11,93 6,90

Tarih-2 11 2 2 1,50 14 2,14 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 2 1 1,75 16 3,22 1,74 1,40

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,61 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,53 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,22 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 4 3 3,25 7 9,72 6,45 4,92

Matematik-2 31 0 3 -0,75 -2 3,08 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 -0,03 0,11 1,62

Matematik 40 0 3 -0,75 -2 3,05 3,50 7,73

Toplam: 286 46 38 36,21 13 64,73 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 D cCceE BAAcabBCc     CBCB      e  e   D

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2   c b   BD  AaB                               

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik          b bb                           

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 3 2 0 67
Konularına Göre Şiir Türleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 2 1 67
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 3 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 0 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 2 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Küreselleşen Dünya 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 2 1 0 50
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH ŞAHİN 432 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
207,073 188,490 6 20 215 219 18823

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
171,533 220,710 4 41 319 323 47340

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
203,793 216,370 4 32 267 272 34113

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 9 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 7 17,25 43

TYT Sosyal 20 15 0 15,00 75

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 3 2 2,50 42 3,00 2,92 1,86

Edebiyat 18 7 0 7,00 39 6,58 4,51 2,45

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 4,42 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 3,06 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 7 13,25 33 17,06 11,93 6,90

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 3,36 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 2 1 1,75 16 4,56 1,74 1,40

Felsefe 6 2 1 1,75 29 2,81 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 1,28 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,94 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 10 3 9,25 20 15,94 6,45 4,92

Matematik-2 31 1 0 1,00 3 4,14 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,00 0,11 1,62

Matematik 40 1 0 1,00 3 4,14 3,50 7,73

Toplam: 286 63 20 58,00 20 67,33 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 DBbC e  B    ABC  D   CBb cDC  ECd  Cbb 

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2                    dDA   dAE    C cDCBBE      

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik   D                                     

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 3 1 0 33
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 1 0 20
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 0 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 1 0 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 2 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KASIM 260 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
220,208 188,490 4 13 168 172 13919

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
154,143 220,710 7 57 420 429 56426

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
191,120 216,370 7 41 337 343 40696

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 9 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 12 15 8,25 21

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 1 3 0,25 4 3,00 2,92 1,86

Edebiyat 18 6 1 5,75 32 6,58 4,51 2,45

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 4,42 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,06 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 5 14,75 37 17,06 11,93 6,90

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 3,36 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 7 1 6,75 61 4,56 1,74 1,40

Felsefe 6 4 0 4,00 67 2,81 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,28 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,94 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 20 4 19,00 41 15,94 6,45 4,92

Matematik-2 31 4 3 3,25 10 4,14 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,00 0,11 1,62

Matematik 40 4 3 3,25 8 4,14 3,50 7,73

Toplam: 286 62 40 52,00 18 67,33 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 D bec    AA   BC  DE  a CBEa A     CCECD

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2 AE  c  CBbCB Dd DDE DAB DC E      AbC BE      

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik d bBBDCb                                

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 2 0 67
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 0 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 3 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 2 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 1 0 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 2 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 2 1 0 50
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 2 2 0 100
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYAL BUSE NAZ TOPCU 440 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
335,833 188,490 2 2 4 4 408

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
215,478 220,710 2 8 153 154 24413

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
311,098 216,370 2 2 14 14 3684

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 9 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 11 25,25 63

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,00 2,92 1,86

Edebiyat 18 14 1 13,75 76 6,58 4,51 2,45

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 4,42 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,06 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 2 33,50 84 17,06 11,93 6,90

Tarih-2 11 9 0 9,00 82 3,36 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 8 1 7,75 70 4,56 1,74 1,40

Felsefe 6 4 0 4,00 67 2,81 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 1,28 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 3,94 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 28 1 27,75 60 15,94 6,45 4,92

Matematik-2 31 14 4 13,00 42 4,14 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,00 0,11 1,62

Matematik 40 14 4 13,00 33 4,14 3,50 7,73

Toplam: 286 124 27 117,25 41 67,33 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 ACDBBC DdABAA CABCDE EBC ACBEDCABEbDACCE

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 DCAEB E ACBDAc DBEDDE  DB ECAD    B ADCB      

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik DBCDC cDC  EaDDcEAEB       b            

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 3 2 1 67
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 3 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 5 4 0 80
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 3 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 2 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 2 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 2 0 1 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 2 2 0 100
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 1 0 100
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA KURT 183 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
213,555 188,490 5 16 188 192 16150

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
169,655 220,710 5 43 329 333 48504

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
191,573 216,370 6 39 335 341 40442

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 9 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 8 23,00 58

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,00 2,92 1,86

Edebiyat 18 3 2 2,50 14 6,58 4,51 2,45

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 4,42 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 3,06 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 4 10,00 25 17,06 11,93 6,90

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 3,36 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 3 0 3,00 27 4,56 1,74 1,40

Felsefe 6 5 0 5,00 83 2,81 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 1,28 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 3,94 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 15 2 14,50 32 15,94 6,45 4,92

Matematik-2 31 1 0 1,00 3 4,14 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,00 0,11 1,62

Matematik 40 1 0 1,00 3 4,14 3,50 7,73

Toplam: 286 63 17 58,75 21 67,33 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 ACDBdCc          C  a BCC C         A  b

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 D  E        A  D  D    DBAEC DE   B AeeB      

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik D                                       

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 0 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 0 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 2 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 2 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 2 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI KIZILASLAN 702 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
350,930 188,490 1 1 1 1 197

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
216,833 220,710 1 6 149 150 24023

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
329,753 216,370 1 1 7 7 1968

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 9 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 15 20,25 51

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,00 2,92 1,86

Edebiyat 18 17 0 17,00 94 6,58 4,51 2,45

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 4,42 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,06 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 39 0 39,00 98 17,06 11,93 6,90

Tarih-2 11 9 0 9,00 82 3,36 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 10 0 10,00 91 4,56 1,74 1,40

Felsefe 6 4 1 3,75 63 2,81 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 1,28 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 3,94 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 30 1 29,75 65 15,94 6,45 4,92

Matematik-2 31 17 3 16,25 52 4,14 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,00 0,11 1,62

Matematik 40 17 3 16,25 41 4,14 3,50 7,73

Toplam: 286 128 26 121,50 42 67,33 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 DBACEDEABAAEC BCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2 AEB E ACBDCB DBEDDECDABeDC E AD   ADCBB       

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik C DBBDCbAEaDDBEAEBCB  d                 

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 3 2 0 67
Konularına Göre Şiir Türleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 3 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 5 4 0 80
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 3 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 2 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 2 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 2 1 0 50
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 2 2 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 1 0 100
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET DOĞAN 325 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,283 188,490 7 27 246 251 23996

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
154,010 220,710 8 58 421 430 56476

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
173,490 216,370 8 58 417 425 49650

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 9 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 12 12,00 30

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Türkçe 6 2 3 1,25 21 3,00 2,92 1,86

Edebiyat 18 4 4 3,00 17 6,58 4,51 2,45

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 4,42 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,06 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 11 9,25 23 17,06 11,93 6,90

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 3,36 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 4,56 1,74 1,40

Felsefe 6 4 1 3,75 63 2,81 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 1,28 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,94 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 18 13 14,75 32 15,94 6,45 4,92

Matematik-2 31 1 1 0,75 2 4,14 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,00 0,11 1,62

Matematik 40 1 1 0,75 2 4,14 3,50 7,73

Toplam: 286 58 50 45,50 16 67,33 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 DaAec   a d   eC c  B CBa  eC   eAACCb D

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2  c  daA aD dbDBdeDb DAd DCAE ADbCeAcCB E      

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik   D         b                           

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 3 0 1 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 1 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 2 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 2 0 2 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Küreselleşen Dünya 2 1 1 50
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 1 0 100
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 1 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TURGUT KABAN 310 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,625 188,490 8 45 355 362 37670

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
174,793 220,710 3 38 299 301 44873

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
195,885 216,370 5 37 308 314 38149

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 9 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 9 20,75 52

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1

TYT Fen 20 4 4 3,00 15

Türkçe 6 3 3 2,25 38 3,00 2,92 1,86

Edebiyat 18 5 0 5,00 28 6,58 4,51 2,45

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 4,42 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 3,06 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 9 9,75 24 17,06 11,93 6,90

Matematik-2 31 1 0 1,00 3 4,14 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,00 0,11 1,62

Matematik 40 1 0 1,00 3 4,14 3,50 7,73

Toplam: 286 55 28 48,00 17 67,33 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 DBbCcb         C    BCCB   DC cdCdd Cb c

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Matematik   D                                     

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 0 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT KAYMAK 350 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
158,078 188,490 9 53 411 422 45289

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
150,353 220,710 9 65 433 443 57673

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
155,953 216,370 9 69 456 468 56615

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 9 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 17 11,75 29

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 4 0,00 0

Türkçe 6 2 2 1,50 25 3,00 2,92 1,86

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 6,58 4,51 2,45

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 4,42 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 3,06 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 5 4,75 12 17,06 11,93 6,90

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 3,36 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 4,56 1,74 1,40

Felsefe 6 1 0 1,00 17 2,81 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,28 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,94 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 8 2 7,50 16 15,94 6,45 4,92

Toplam: 286 41 37 31,75 11 67,33 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 DBcd                    b  D c E   C b D

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2        C     D       bB           ADCBBa      

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 1 1 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 2 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASER YUSUF YILDIRIM 343 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
257,650 188,490 3 10 69 70 5938

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
168,455 220,710 6 45 337 341 49183

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
219,690 216,370 3 18 203 206 26718

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 9 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 12 18,00 45

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1

TYT Fen 20 5 1 4,75 24

Türkçe 6 3 2 2,50 42 3,00 2,92 1,86

Edebiyat 18 6 3 5,25 29 6,58 4,51 2,45

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 4,42 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,06 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 7 19,25 48 17,06 11,93 6,90

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 3,36 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 4,56 1,74 1,40

Felsefe 6 2 0 2,00 33 2,81 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 1,28 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,94 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 22 4 21,00 46 15,94 6,45 4,92

Matematik-2 31 1 0 1,00 3 4,14 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,00 0,11 1,62

Matematik 40 1 0 1,00 3 4,14 3,50 7,73

Toplam: 286 81 31 73,25 26 67,33 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 DaAC aabBA   d C    B CBCB DC cECAACCEdD

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2 A BD  d  D BdDeEDDbCDAB   A  AD   ADCBBE      

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik   D                                     

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 3 1 1 33
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 0 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 1 1 20
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 0 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 2 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 1 1 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 2 1 1 50
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 2 1 1 50
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 1 0 100
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KÖSE 603 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
168,010 188,490 5 48 373 382 39643

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
145,358 220,710 5 66 451 464 59044

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
175,010 216,370 4 55 411 419 48949

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 6 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 10 15 6,25 16

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 3,62 2,92 1,86

Edebiyat 18 6 5 4,75 26 4,25 4,51 2,45

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,42 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 0,71 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 15 12,25 31 12,00 11,93 6,90

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 0,75 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,58 1,74 1,40

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,12 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,33 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 3,46 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 5 1 4,75 10 7,25 6,45 4,92

Matematik-2 31 1 4 0,00 0 0,62 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,04 0,11 1,62

Matematik 40 1 4 0,00 0 0,67 3,50 7,73

Toplam: 286 43 43 32,25 11 38,54 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 dCDacCc   cAA  eaC  DEdCCAbebDC  EbDddCb

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 D   B                             BE aC       

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik c          E eaa                        

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 3 0 1 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 2 0 67
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 1 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 1 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 0 2 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 1 0 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 2 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NUR YILMAZ 580 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
193,835 188,490 3 29 250 255 25249

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
158,915 220,710 1 54 397 406 54258

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
218,910 216,370 1 19 206 209 27043

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 6 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 9 2 8,50 21

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,62 2,92 1,86

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 4,25 4,51 2,45

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,42 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 0,71 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 8 22,00 55 12,00 11,93 6,90

Matematik-2 31 2 4 1,00 3 0,62 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,04 0,11 1,62

Matematik 40 2 4 1,00 3 0,67 3,50 7,73

Toplam: 286 52 20 47,00 16 38,54 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 ACDBBCED eBAAdCeBCDEDEcC Ab Ec  BE c  Cb

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Matematik DB           e a    e      a            

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 3 2 0 67
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 3 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 5 3 2 60
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 3 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERHAN DEMİRHAN 315 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,185 188,490 4 34 291 297 30521

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
152,105 220,710 3 62 427 436 57149

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
184,080 216,370 3 48 375 381 44276

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 6 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 8 13,00 33

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Türkçe 6 4 0 4,00 67 3,62 2,92 1,86

Edebiyat 18 3 5 1,75 10 4,25 4,51 2,45

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,42 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,71 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 8 13,00 33 12,00 11,93 6,90

Tarih-2 11 1 6 -0,50 -5 0,75 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 1,58 1,74 1,40

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,12 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,33 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,46 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 10 11 7,25 16 7,25 6,45 4,92

Matematik-2 31 0 1 -0,25 -1 0,62 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,04 0,11 1,62

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,67 3,50 7,73

Toplam: 286 50 34 41,50 15 38,54 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 DBAC      d   BC  D edadCB DCAcc A  Cb D

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2  be cEdde     ec DECed          b ADCBBE      

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik   b                                     

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 0 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 2 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 1 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 2 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 2 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 2 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP RALİH YILMAZ 573 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
216,376 188,490 1 14 179 183 15186

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
156,065 220,710 2 55 411 420 55598

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
198,254 216,370 2 35 295 301 36920

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 6 70 476 489 62457

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 13 12,03 30

TYT Sosyal 20 9 6 7,51 38

TYT Matematik 40 3 2 2,27 6

TYT Fen 20 2 3 1,16 6

Türkçe 6 4 1 3,75 63 3,62 2,92 1,86

Edebiyat 18 7 4 6,00 33 4,25 4,51 2,45

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,42 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,71 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 7 16,25 41 12,00 11,93 6,90

Tarih-2 11 1 6 -0,50 -5 0,75 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 1,58 1,74 1,40

Felsefe 6 4 0 4,00 67 1,12 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 0,33 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,46 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 16 11 13,25 29 7,25 6,45 4,92

Matematik-2 31 1 2 0,50 2 0,62 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,04 0,11 1,62

Matematik 40 1 2 0,50 1 0,67 3,50 7,73

Toplam: 286 64 43 52,96 19 38,54 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 ACDBd  b  B dc cBC ED BC ACB DCAcc D    

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2    be cEddeed   Bc DEC DBAE  Ddb  BEADCB      

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik bB             c                        

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
Nazım Biçimleri 3 1 1 33
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 3 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 0 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 2 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 1 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 2 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 2 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 2 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 1 0
Tanım ve Önerme 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜLLÜ 70 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,415 188,490 2 25 232 236 21496

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
150,778 220,710 4 64 432 441 57553

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
166,670 216,370 5 65 435 444 52770

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 6 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 9 23 3,25 8

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,62 2,92 1,86

Edebiyat 18 5 8 3,00 17 4,25 4,51 2,45

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 3,42 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 0,71 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 20 8,00 20 12,00 11,93 6,90

Tarih-2 11 5 6 3,50 32 0,75 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 1,58 1,74 1,40

Felsefe 6 3 1 2,75 46 1,12 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,33 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,46 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 21 11 18,25 40 7,25 6,45 4,92

Toplam: 286 60 57 45,75 16 38,54 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 dCDaBCa Eba c a eCe DbBCCdbaaDacaE c dCd

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 bbAaBDdEdCc Ad DBaD bC DBcE cDE   BEADCB      

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 3 1 1 33
Konularına Göre Şiir Türleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 2 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 2 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 2 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 0 2 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 3 1 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 2 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 2 0 1 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 2 0 1 0
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 1 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALİP YILMAZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
110,470 188,490 6 70 473 486 60796

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
145,045 220,710 6 67 452 465 59107

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
137,433 216,370 6 70 473 486 60174

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 6 70 476 489 62457

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 3 10 0,50 1

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 6 3 3 2,25 38 3,62 2,92 1,86

Edebiyat 18 2 16 -2,00 -11 4,25 4,51 2,45

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 3,42 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 0,71 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 30 0,50 1 12,00 11,93 6,90

Matematik-2 31 5 10 2,50 8 0,62 3,39 6,11

Matematik-2 9 1 3 0,25 3 0,04 0,11 1,62

Matematik 40 6 13 2,75 7 0,67 3,50 7,73

Toplam: 286 26 57 11,75 4 38,54 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 eBbCEebdacbdaccbacDEcaacde bdd ECdcadceD

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Matematik CcD   CceaCbbe  d   C        da  aeB   c

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 3 0 2 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 3 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 5 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 2 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 0 2 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 3 1 1 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Küreselleşen Dünya 1 0 1 0
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KLCS 441 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
191,060 188,490 8 31 266 272 26752

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
181,388 220,710 2 30 266 268 39988

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
215,570 216,370 8 24 218 222 28564

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 12 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 24,25 61

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Türkçe 6 3 3 2,25 38 4,38 2,92 1,86

Edebiyat 18 7 7 5,25 29 7,31 4,51 2,45

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 5,56 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,67 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 13 14,75 37 19,92 11,93 6,90

Tarih-2 11 0 2 -0,50 -5 0,04 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 -0,04 1,74 1,40

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,67 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 0 3 -0,75 -2 0,67 6,45 4,92

Fizik 14 1 0 1,00 7 0,23 0,56 1,67

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 0,10 1,53

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 0,23 1,33 5,53

Toplam: 286 66 32 58,00 20 52,12 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 DBcCcaa aAd ac C EDEcbCB BED    CdeCCbCD

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2   dc        e                                 

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Fen Bilimleri E                                       

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 3 0 2 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 2 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 1 3 20
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 0 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 0 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 2 0 1 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERVİŞ ABİK 589 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
214,563 188,490 1 15 182 186 15767

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
170,335 220,710 5 42 327 331 48068

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
238,963 216,370 1 9 128 129 19078

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 12 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 14 19,50 49

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,38 2,92 1,86

Edebiyat 18 11 3 10,25 57 7,31 4,51 2,45

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,56 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,67 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 9 24,75 62 19,92 11,93 6,90

Matematik-2 31 1 2 0,50 2 1,00 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 -0,04 0,11 1,62

Matematik 40 1 2 0,50 1 0,96 3,50 7,73

Toplam: 286 69 36 60,00 21 52,12 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 ACDBBCEDcAd    ABCDcDEBCCAaccDCABEbDeCCb

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Matematik Daa                                     

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
Nazım Biçimleri 3 1 2 33
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 1 0 20
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 3 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 0 2 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÜLHAN 581 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
204,920 188,490 5 22 221 225 19825

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
163,698 220,710 7 48 368 375 51792

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
216,635 216,370 7 22 213 217 28057

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 12 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,25 36

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1

TYT Fen 20 3 1 2,75 14

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,38 2,92 1,86

Edebiyat 18 8 3 7,25 40 7,31 4,51 2,45

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 5,56 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,67 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 9 19,75 49 19,92 11,93 6,90

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,04 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 -0,04 1,74 1,40

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,67 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 4 0 4,00 9 0,67 6,45 4,92

Matematik-2 31 1 3 0,25 1 1,00 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 -0,04 0,11 1,62

Matematik 40 1 3 0,25 1 0,96 3,50 7,73

Toplam: 286 62 33 53,75 19 52,12 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 ACDBdCE  A A   bBCDaDEe  dCBaD ABEebACaE

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2                                   BEA C       

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik Dcb           b                         

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 0 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 1 1 20
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 3 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 2 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 1 0 1 0
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 2 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN SEYHAN 293 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
204,380 188,490 6 23 222 226 20077

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
197,495 220,710 1 16 196 197 31156

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
232,568 216,370 3 11 145 146 21389

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 12 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,38 2,92 1,86

Edebiyat 18 7 6 5,50 31 7,31 4,51 2,45

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,56 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 2,67 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 15 14,25 36 19,92 11,93 6,90

Matematik-2 31 2 0 2,00 6 1,00 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 -0,04 0,11 1,62

Matematik 40 2 0 2,00 5 0,96 3,50 7,73

Toplam: 286 76 24 70,00 24 52,12 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 DBACcaa aAd ac C EDEc CBbB DCb ECdACabbe

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Matematik   DB                                    

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 3 0 2 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 2 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 1 3 20
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 0 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 1 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 1 1 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 1 0 1 0
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ORUÇ 227 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
194,013 188,490 7 28 249 254 25143

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
144,845 220,710 11 68 453 466 59157

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
218,365 216,370 6 21 210 213 27286

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 12 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 9 24 3,00 8

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,38 2,92 1,86

Edebiyat 18 8 1 7,75 43 7,31 4,51 2,45

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,56 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,67 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 3 26,25 66 19,92 11,93 6,90

Matematik-2 31 1 1 0,75 2 1,00 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 -0,04 0,11 1,62

Matematik 40 1 1 0,75 2 0,96 3,50 7,73

Toplam: 286 49 36 40,00 14 52,12 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 ACDBBC e  BAA   BC  DE CCACBEDCb dCDACCE

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Matematik De                                      

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
Nazım Biçimleri 3 1 1 33
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 2 0 67
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 0 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 3 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 2 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN İBİŞ 259 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
208,365 188,490 3 18 206 210 18248

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
178,885 220,710 3 35 280 282 41742

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
228,670 216,370 4 12 160 162 22906

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 12 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 8 26,00 65

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 5 0 5,00 83 4,38 2,92 1,86

Edebiyat 18 8 2 7,50 42 7,31 4,51 2,45

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 5,56 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 2,67 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 5 18,75 47 19,92 11,93 6,90

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,04 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 -0,04 1,74 1,40

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,67 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 1 0 1,00 2 0,67 6,45 4,92

Matematik-2 31 1 3 0,25 1 1,00 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 -0,04 0,11 1,62

Matematik 40 1 3 0,25 1 0,96 3,50 7,73

Toplam: 286 68 22 62,50 22 52,12 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 DBACE   aAd    CD DE CCBCBEDC    AdC be 

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2          D                                    

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik   bd        e    B                      

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 3 0 1 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 1 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 1 1 20
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 0 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 2 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 2 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN KAYMAK 355 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,625 188,490 9 35 297 303 30839

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
176,008 220,710 4 37 293 295 43951

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
211,098 216,370 9 26 239 243 30583

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 12 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 11 21,25 53

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,38 2,92 1,86

Edebiyat 18 7 4 6,00 33 7,31 4,51 2,45

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 5,56 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 2,67 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 7 14,25 36 19,92 11,93 6,90

Matematik-2 31 2 0 2,00 6 1,00 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 -0,04 0,11 1,62

Matematik 40 2 0 2,00 5 0,96 3,50 7,73

Toplam: 286 59 27 52,25 18 52,12 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 ACDBdCae  BAA   aC aD BC  C    A  b A Cb

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Matematik DB                                      

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
Nazım Biçimleri 3 1 1 33
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 2 0 67
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 0 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 1 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 0 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 1 0 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR KOÇ 662 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,716 188,490 12 42 332 338 34682

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
160,295 220,710 9 53 389 398 53549

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
203,949 216,370 12 31 266 271 34047

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 12 70 476 489 62457

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 13 12,03 30

TYT Sosyal 20 9 6 7,51 38

TYT Matematik 40 3 2 2,27 6

TYT Fen 20 2 3 1,16 6

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,38 2,92 1,86

Edebiyat 18 8 2 7,50 42 7,31 4,51 2,45

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 5,56 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 2,67 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 5 16,75 42 19,92 11,93 6,90

Matematik-2 31 2 0 2,00 6 1,00 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 -0,04 0,11 1,62

Matematik 40 2 0 2,00 5 0,96 3,50 7,73

Toplam: 286 49 28 41,71 15 52,12 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 ACeBBa  E BAA   BC  DEcb AC ED   E   eC 

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Matematik DB                                      

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 3 2 0 67
Konularına Göre Şiir Türleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 2 0 67
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 0 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 3 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 0 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 1 0 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHLİKA KIRDAN 646 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,255 188,490 2 17 197 201 17036

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
169,520 220,710 6 44 331 335 48569

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
237,610 216,370 2 10 134 135 19539

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 12 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 12 22,00 55

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,38 2,92 1,86

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 7,31 4,51 2,45

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,56 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,67 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 10 24,50 61 19,92 11,93 6,90

Matematik-2 31 2 1 1,75 6 1,00 3,39 6,11

Matematik-2 9 1 6 -0,50 -6 -0,04 0,11 1,62

Matematik 40 3 7 1,25 3 0,96 3,50 7,73

Toplam: 286 68 39 58,25 20 52,12 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 ACDBcCEDaAaAdc  BC EDEcbCACBEDbABECDeCCb

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Matematik DB           e                   bbBeeee

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
Nazım Biçimleri 3 1 2 33
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 1 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 1 2 20
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 3 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 2 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİKAİL AYIŞIK 414 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,830 188,490 11 39 311 317 32958

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
141,705 220,710 12 70 459 472 59787

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
204,385 216,370 11 30 262 267 33828

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 12 70 476 489 62457

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 10 18 5,50 14

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 4,38 2,92 1,86

Edebiyat 18 10 3 9,25 51 7,31 4,51 2,45

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,56 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,67 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 9 22,75 57 19,92 11,93 6,90

Matematik-2 31 1 0 1,00 3 1,00 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 -0,04 0,11 1,62

Matematik 40 1 0 1,00 3 0,96 3,50 7,73

Toplam: 286 43 37 33,75 12 52,12 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 DBAdde b AdEC BC cDEBCC CBEDCb dCAACCbCD

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Matematik   D                                     

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 2 1 67
Divan Edebiyatında Şiir 5 3 1 60
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 3 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 2 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR DURMUŞ 283 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
207,928 188,490 4 19 210 214 18437

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
154,655 220,710 10 56 418 427 56204

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
219,834 216,370 5 17 202 205 26659

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 12 70 476 489 62457

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 13 12,03 30

TYT Sosyal 20 9 6 7,51 38

TYT Matematik 40 3 2 2,27 6

TYT Fen 20 2 3 1,16 6

Türkçe 6 5 0 5,00 83 4,38 2,92 1,86

Edebiyat 18 9 4 8,00 44 7,31 4,51 2,45

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 5,56 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 2,67 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 6 23,50 59 19,92 11,93 6,90

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,04 1,19 0,69

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 -0,04 1,74 1,40

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 1,05 0,94

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,48 0,53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,67 1,97 1,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,05

Sosyal-2 46 4 1 3,75 8 0,67 6,45 4,92

Toplam: 286 58 30 50,21 18 52,12 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 DBACE   aAd   dCDcDEBCCBCBEDCA EC Ae bCD

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2               d                   A CBB       

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 3 0 1 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 1 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 1 1 20
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 1 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 2 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Küreselleşen Dünya 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 2 0 0 0
Türkiye Turizmi 1 0 0 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ / BAYBURT LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞURCAN ÖZKUL 433 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,468 188,490 10 37 300 306 31473

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

SAY
163,225 220,710 8 49 371 378 52015

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

EA
208,502 216,370 10 28 247 251 31800

Puanı Hesaplanan: 70 474 487 61870

Katılımlar: 12 70 476 489 62457

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 13 12,03 30

TYT Sosyal 20 9 6 7,51 38

TYT Matematik 40 3 2 2,27 6

TYT Fen 20 2 3 1,16 6

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,38 2,92 1,86

Edebiyat 18 7 4 6,00 33 7,31 4,51 2,45

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,56 3,06 1,71

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,67 1,44 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 9 18,75 47 19,92 11,93 6,90

Matematik-2 31 2 2 1,50 5 1,00 3,39 6,11

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 -0,04 0,11 1,62

Matematik 40 2 2 1,50 4 0,96 3,50 7,73

Fizik 14 2 1 1,75 13 0,23 0,56 1,67

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 0,10 1,53

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 0,68 2,33

Fen Bilimleri 40 2 1 1,75 4 0,23 1,33 5,53

Toplam: 286 54 35 44,96 16 52,12 55,73 72,29

Edebiyat-Sosyal-1 bCDBBC   beAA   BCc DEcC ACcEDC eaCDc CE

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Matematik DB            b            a            

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri   a      A   C                          

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 3 0 1 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 2 0 67
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 0 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 3 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 1 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2 1 0 50
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Compton Saçılması ve de Broglie Dalga Boyu 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
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