
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM) 167 417 455 6965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,11 9,59 22,71 2,74 1,41 2,38 2,42 1,41 2,07 2,42 1,36 2,08 3,68 0,71 3,50 0,01 0,01 0,00 9,79 3,75 8,85 1,42 0,37 1,33 1,27 1,92 0,79 1,68 1,29 1,36 1,24 0,81 1,04 51,7822,63 46,11 275,130

Okul Ortalaması 20,2411,66 17,32 2,67 1,66 2,26 2,03 1,80 1,58 1,77 1,56 1,38 3,43 0,91 3,20 0,01 0,00 0,01 4,59 3,22 3,79 0,04 0,08 0,02 0,45 1,60 0,05 0,35 1,14 0,06 0,47 0,37 0,37 36,0524,00 30,04 227,010

KATILIMLAR

1 430 EMİR DEVELİ 12A 30 6 28,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 12 4 11,00 3 3 2,25 2 3 1,25 2 3 1,25 66 22 60,50 321,195 1920

2 72 HANİFE SAĞUT 12C 33 3 32,25 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 11 4 10,00 1 2 0,50 1 0 1,00 63 10 60,50 320,578 1938

3 426 EBUBEKİR MUTLU 12A 32 4 31,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 14 8 12,00 1 2 0,50 3 2 2,50 60 24 54,00 301,170 2433

4 999 HAYRUNİSA ŞAHİN 12C 30 3 29,25 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 8 4 7,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 55 10 52,50 296,778 2562

5 170 EMİR ORUÇ 12C 34 5 32,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 55 10 52,50 296,283 2582

6 123 EMİRHAN AKAGÜNDÜZ 12A 29 7 27,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 14 5 12,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 57 20 52,00 295,508 2598

7 177 HANİFE SERTOĞLU 12E 34 6 32,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 6 5 4,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 54 21 48,75 284,990 2937

8 0 ALPEREN AYDIN 12A 25 12 22,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 13 4 12,00 1 0 1,00 1 6 -0,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 56 33 47,75 283,405 2991

9 207 SİNEM TOKA Y 12B 32 5 30,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 3 4,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 53 21 47,75 282,248 3044

10 440 BUSE TOPCU 12D 28 11 25,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 9 4 8,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 53 22 47,50 282,128 3052

11 145 KADİR ARDA TOKDEMİR12C 31 8 29,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 9 5 7,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 53 22 47,50 281,650 3068

12 253 ENES YEŞİLOĞLU 12A 28 12 25,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 18 1,50 1 5 -0,25 2 5 0,75 4 3 3,25 3 3 2,25 59 51 46,25 278,675 3181

13 409 EBRAR TUĞRUL ATIK 12B 25 15 21,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 10 3 9,25 2 5 0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 54 33 45,75 277,563 3223

14 93 GÖRKEM EROL 12A 30 7 28,25 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 8 9 5,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 54 32 46,00 277,318 3235

15 266 RABİA ÇİÇEK 12C 29 5 27,75 4 0 4,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 46 8 44,00 271,263 3450

16 343 YASER YILDIRIMTEPE 12D 30 7 28,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 47 12 44,00 271,198 3452

17 422 DAMLA KILIÇ 12A 30 10 27,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 3 4,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 0 1,00 50 25 43,75 270,620 3474

18 436 NAİM FURKAN BAYRAM 12B 25 8 23,00 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 13 3 12,25 48 18 43,50 270,380 3480

19 218 ELİFSU SABIRLI 12C 26 7 24,25 3 1 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 8 4 7,00 0 1 -0,25 47 14 43,50 270,208 3489

20 269 M YİĞİT KORKUSUZ 12C 24 13 20,75 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 11 6 9,50 0 1 -0,25 49 24 43,00 269,153 3523

21 300 İREM SOL 11A 24 6 22,50 2 0 2,00 2 0 2,00 3 0 3,00 4 0 4,00 9 2 8,50 1 2 0,50 45 10 42,50 267,445 3599

22 183 HÜMEYRA KURT 12D 30 6 28,50 4 1 3,75 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 1 0 1,00 45 9 42,75 267,440 3600

23 149 HAYRUNNİSA TOPAL 12A 29 10 26,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 6 7 4,25 1 6 -0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 51 34 42,50 266,995 3620

24 175 SAMİ ORUÇ 12C 28 11 25,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 3 3,25 47 19 42,25 266,313 3647

25 286 HAMİT ÇALIŞKAN 12D 28 10 25,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 46 16 42,00 265,505 3686

26 839 ALPEREN KAYMAK 11A 25 8 23,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 9 4 8,00 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 47 21 41,75 265,165 3704

27 0 AYSU Ş 12A 26 9 23,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 3 1,25 5 0 5,00 9 8 7,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 2 0,50 48 25 41,75 265,108 3705

28 259 EMİRHAN İBİŞ 12F 31 8 29,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 46 16 42,00 265,090 3708

29 171 ABDULSAMET KARAKUŞ12B 22 10 19,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 11 2 10,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 48 26 41,50 264,835 3718
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,11 9,59 22,71 2,74 1,41 2,38 2,42 1,41 2,07 2,42 1,36 2,08 3,68 0,71 3,50 0,01 0,01 0,00 9,79 3,75 8,85 1,42 0,37 1,33 1,27 1,92 0,79 1,68 1,29 1,36 1,24 0,81 1,04 51,7822,63 46,11 275,130

Okul Ortalaması 20,2411,66 17,32 2,67 1,66 2,26 2,03 1,80 1,58 1,77 1,56 1,38 3,43 0,91 3,20 0,01 0,00 0,01 4,59 3,22 3,79 0,04 0,08 0,02 0,45 1,60 0,05 0,35 1,14 0,06 0,47 0,37 0,37 36,0524,00 30,04 227,010

KATILIMLAR

30 645 FURKAN KARAASLAN 12B 23 12 20,00 5 0 5,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 9 2 8,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 48 26 41,50 264,820 3719

31 51 RAVZA NUR 12D 26 8 24,00 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 44 10 41,50 264,210 3742

32 276 MELİSA FİDAN 12F 29 10 26,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 46 19 41,25 263,120 3792

33 992 RAVZA KOÇYİĞİT 11E 24 9 21,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 8 2 7,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 16 41,00 263,063 3796

34 352 ŞEYMA KALACOŞ 12C 25 12 22,00 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 8 4 7,00 0 1 -0,25 46 20 41,00 262,950 3804

35 351 MİRAÇ TEPİR 12C 27 11 24,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 4 4,00 46 21 40,75 261,913 3844

36 432 FATİH ŞAHİN 12D 27 4 26,00 2 1 1,75 3 0 3,00 3 0 3,00 3 0 3,00 5 4 4,00 43 9 40,75 261,685 3851

37 598 MUHAMMET İPEK 11E 24 6 22,50 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 7 3 6,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 44 14 40,50 261,455 3860

38 362 MÜNEVVER TERZİ 12F 33 7 31,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 17 40,75 261,023 3879

39 905 ENES BEKMEZCİ 11A 30 5 28,75 3 0 3,00 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 3 4,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 46 23 40,25 259,758 3940

40 881 NAZLI HASAS 11E 27 8 25,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 44 16 40,00 259,520 3944

41 245 EMİRHAN AYTEMÜR 12B 24 10 21,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 6 5 4,75 2 5 0,75 2 4 1,00 1 1 0,75 47 29 39,75 259,350 3957

42 132 YUSUF ORUÇ 12A 22 18 17,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 12 15 8,25 2 5 0,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 53 54 39,50 259,065 3971

43 433 UĞURCAN ÖZKUL 12F 28 11 25,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 21 39,75 258,783 3987

44 317 YUSUF ENES TÜRKER 12D 26 12 23,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 44 18 39,50 258,360 4001

45 988 TUNAHAN TOSUN 11A 26 6 24,50 3 1 2,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 1 4,75 0 5 -1,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 45 22 39,50 258,155 4013

46 223 MERYEM MELEKOĞLU 12F 28 6 26,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 42 10 39,50 257,835 4027

47 437 MERT ÇAKICI 12B 24 8 22,00 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 9 3 8,25 1 2 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 44 21 38,75 256,195 4101

48 434 BİLAL BAYKAL 12B 22 14 18,50 5 0 5,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 10 6 8,50 0 1 -0,25 45 26 38,50 255,855 4119

49 249 İLAYDA CEYLAN 12A 23 8 21,00 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 5 0 5,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 43 18 38,50 255,580 4133

50 931 EMİR ŞAHİNOĞLU 11A 24 6 22,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 3 2,25 2 3 1,25 2 1 1,75 43 18 38,50 255,465 4137

51 121 MEHMET EFE KATIRCI 12C 23 17 18,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 10 1 9,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 46 31 38,25 255,148 4145

52 203 YSF ERBY 12B 22 10 19,50 4 0 4,00 3 0 3,00 2 0 2,00 4 1 3,75 6 2 5,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 2 0,50 44 23 38,25 255,000 4153

53 140 MUSTAFA FURKAN 12B 21 9 18,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 1 1,75 3 1 2,75 9 3 8,25 2 5 0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 45 28 38,00 254,483 4167

54 571 HASAN MERT 12B 21 8 19,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 1 1,75 3 1 2,75 8 1 7,75 2 5 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 44 26 37,50 252,930 4218

55 435 EMRAH GÜNER 12B 25 13 21,75 1 2 0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 8 3 7,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 44 28 37,00 250,933 4292

56 293 EMİN S 12F 26 14 22,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 42 21 36,75 250,050 4328

57 355 HARUN KAYMAK 12F 29 10 26,50 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 42 22 36,50 248,765 4381

58 252 EMİN KILIÇ 12B 21 7 19,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 6 3 5,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 41 20 36,00 248,238 4402
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM) 167 417 455 6965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,11 9,59 22,71 2,74 1,41 2,38 2,42 1,41 2,07 2,42 1,36 2,08 3,68 0,71 3,50 0,01 0,01 0,00 9,79 3,75 8,85 1,42 0,37 1,33 1,27 1,92 0,79 1,68 1,29 1,36 1,24 0,81 1,04 51,7822,63 46,11 275,130

Okul Ortalaması 20,2411,66 17,32 2,67 1,66 2,26 2,03 1,80 1,58 1,77 1,56 1,38 3,43 0,91 3,20 0,01 0,00 0,01 4,59 3,22 3,79 0,04 0,08 0,02 0,45 1,60 0,05 0,35 1,14 0,06 0,47 0,37 0,37 36,0524,00 30,04 227,010

KATILIMLAR

59 860 EYÜP AĞIN 11A 22 9 19,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 7 5 5,75 0 2 -0,50 0 6 -1,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 44 32 36,00 248,193 4405

60 829 SENA ALBAYRAK 11A 23 10 20,50 3 0 3,00 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 39 13 35,75 247,410 4435

61 310 TURGUT KABAN 12D 24 10 21,50 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 4 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 41 21 35,75 247,270 4442

62 921 ŞEVVAL PAŞAOĞLU 11A 23 11 20,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 10 2 9,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 41 22 35,50 246,538 4470

63 954 FURKAN TAN 11A 28 5 26,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 4 3,00 0 3 -0,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 42 25 35,75 246,398 4477

64 910 AHMETEMİNYAZICI 11A 20 11 17,25 5 0 5,00 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 7 6 5,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 41 23 35,25 246,283 4480

65 283 NİSANUR DURMUŞ 12F 29 7 27,25 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 14 35,50 245,648 4504

66 139 ABDULSAMET SAKA 12C 18 16 14,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 10 6 8,50 1 1 0,75 1 0 1,00 42 29 34,75 245,195 4521

67 212 MERVE AYGÜ OĞLU 12A 23 12 20,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 6 2 5,50 1 1 0,75 1 1 0,75 40 20 35,00 245,160 4523

68 219 SILA AHISKALI 12C 23 12 20,00 4 0 4,00 3 1 2,75 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 39 16 35,00 245,100 4524

69 589 DERVİŞ ABİK 12F 26 13 22,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 3 2,25 41 24 35,00 244,743 4542

70 258 SÜLEYMAN GÜÇLÜ 12A 19 15 15,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 3 0,25 2 3 1,25 11 2 10,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 43 34 34,50 244,288 4566

71 846 YUNUS EMRE AKDAĞ 11E 20 11 17,25 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 4 0 4,00 7 2 6,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 39 18 34,50 244,018 4582

72 573 EYÜP SALİH YILMAZ 12E 20 5 18,75 4 0 4,00 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 36 9 33,75 241,488 4680

73 322 İLAYDA ÜLKER 12C 24 8 22,00 3 0 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 37 15 33,25 239,545 4776

74 372 İLAYDA TANRIKULU 12D 26 7 24,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 37 15 33,25 239,253 4792

75 885 BAYRAM EMRE ARAZ 11A 20 8 18,00 3 1 2,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 9 2 8,50 0 6 -1,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 39 25 32,75 238,605 4817

76 332 NAZLI ŞENTÜRK 12A 19 13 15,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 7 2 6,50 1 2 0,50 38 22 32,50 238,123 4839

77 415 GÖKDENİZ KUYRUK 12B 21 12 18,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 11 2,25 1 6 -0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 42 38 32,50 237,840 4852

78 234 BETÜL OKUMUŞ 12D 28 8 26,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 38 22 32,50 236,760 4884

79 646 MEHLİKA KIRDAN 12F 24 15 20,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 3 3,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 39 27 32,25 236,733 4885

80 278 12B 26 9 23,75 0 5 -1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 8 1,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 31 32,25 236,328 4899

81 209 HİRA DURSUN 12D 21 7 19,25 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 35 13 31,75 235,373 4941

82 356 GÜLNİDA ERYILMAZ 12C 26 10 23,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 0 3,00 37 21 31,75 234,830 4957

83 167 ALİ HATUN 12C 26 12 23,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 22 31,50 234,130 4980

84 401 HİRANUR TİRYAKİ 12F 27 11 24,25 2 3 1,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 22 31,50 233,958 4987

85 375 ELİF 12B 24 11 21,25 1 0 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 7 5 5,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 37 23 31,25 233,583 5000

86 260 HASAN GHASEMİ 12D 23 13 19,75 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 6 3,50 0 3 -0,75 38 29 30,75 232,268 5046

87 896 RABİA TAŞCIOĞLU 11E 16 9 13,75 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 7 2 6,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 34 16 30,00 230,883 5096
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM) 167 417 455 6965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,11 9,59 22,71 2,74 1,41 2,38 2,42 1,41 2,07 2,42 1,36 2,08 3,68 0,71 3,50 0,01 0,01 0,00 9,79 3,75 8,85 1,42 0,37 1,33 1,27 1,92 0,79 1,68 1,29 1,36 1,24 0,81 1,04 51,7822,63 46,11 275,130

Okul Ortalaması 20,2411,66 17,32 2,67 1,66 2,26 2,03 1,80 1,58 1,77 1,56 1,38 3,43 0,91 3,20 0,01 0,00 0,01 4,59 3,22 3,79 0,04 0,08 0,02 0,45 1,60 0,05 0,35 1,14 0,06 0,47 0,37 0,37 36,0524,00 30,04 227,010

KATILIMLAR

88 590 CEM KANAT 12D 22 11 19,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 35 19 30,25 230,843 5097

89 325 ABDULSAMET DOĞAN 12D 23 11 20,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 35 20 30,00 229,978 5131

90 134 ÖMER YILDIRIM 12A 18 13 14,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 6 11 3,25 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 38 34 29,50 229,203 5154

91 869 NİHAT BAYAZİT 11A 21 11 18,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 7 0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 37 30 29,50 228,748 5172

92 268 SILA ÖZGER 12D 23 13 19,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 0 3 -0,75 35 23 29,25 227,768 5201

93 968 ŞEVVAL ELÇİ 11E 17 7 15,25 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 5 3 4,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 33 17 28,75 226,913 5228

94 664 MUSTAFA BAYDEMİR 11E 22 10 19,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 7 4 6,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 33 17 28,75 226,310 5250

95 578 ALİ KEMAL FİDAN 11E 18 14 14,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 6 1 5,75 34 23 28,25 225,430 5280

96 221 BAHADIR K 12B 16 7 14,25 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 32 16 28,00 224,848 5301

97 117 SAMET ORUÇ 12B 19 9 16,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 6 3,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 35 28 28,00 224,413 5309

98 997 AHMET CAN ŞAHİN 12C 15 16 11,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 13 0 13,00 34 25 27,75 224,375 5311

99 654 BURAK ÇEVİK 12D 23 14 19,50 4 0 4,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 35 28 28,00 223,965 5326

100 216 DOUKAN SAKA 12B 19 15 15,25 1 4 0,00 1 2 0,50 1 3 0,25 5 0 5,00 7 4 6,00 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 36 33 27,75 223,853 5332

101 878 HAMZA TERZİ 11B 21 16 17,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 34 25 27,75 223,625 5341

102 576 YAĞMUR KIZILASLAN 11B 22 14 18,50 4 1 3,75 1 3 0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 32 18 27,50 222,645 5378

103 307 BERAT SAKA 12C 24 9 21,75 3 2 2,50 1 1 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 1 0 1,00 32 19 27,25 221,508 5409

104 222 ATİKE ZEYNEP GÜLHAN12C 24 12 21,00 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 33 24 27,00 220,810 5432

105 0 HAMDİ DAŞTAN 12F 21 17 16,75 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 34 29 26,75 220,598 5444

106 350 UMUT KAYMAK 12D 22 8 20,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 30 14 26,50 219,410 5486

107 623 NURCAN BAHADIR 12D 22 9 19,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 0 8 -2,00 0 1 -0,25 32 23 26,25 218,698 5506

108 172 KADİR B 12B 19 15 15,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 6 2,50 1 6 -0,50 1 1 0,75 2 4 1,00 36 41 25,75 217,833 5535

109 280 HAMZA ÇORAKLI 11A 14 14 10,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 6 5,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 33 31 25,25 216,860 5564

110 137 YAHYA BURAK 12E 16 11 13,25 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 6 3,50 0 1 -0,25 31 23 25,25 216,523 5574

111 215 HAKKI Ü 12B 18 9 15,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 8 4 7,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 32 27 25,25 216,188 5583

112 202 DAMLA DURĞUT 12B 19 10 16,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 1 0 1,00 3 0 3,00 4 8 2,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 32 28 25,00 215,345 5613

113 603 AHMET KÖSE 12E 20 11 17,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 2 2 1,50 5 2 4,50 0 1 -0,25 31 24 25,00 215,248 5617

114 306 ASLI ARSLAN 11D 23 17 18,75 2 2 1,50 2 0 2,00 1 4 0,00 4 1 3,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 33 32 25,00 215,023 5624

115 214 ONUR BAYRAM 12C 14 15 10,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 30 23 24,25 213,873 5658

116 814 SEMİH BEKM ECİ 11A 14 22 8,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 12 6 10,50 0 6 -1,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 35 44 24,00 213,375 5679
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM) 167 417 455 6965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,11 9,59 22,71 2,74 1,41 2,38 2,42 1,41 2,07 2,42 1,36 2,08 3,68 0,71 3,50 0,01 0,01 0,00 9,79 3,75 8,85 1,42 0,37 1,33 1,27 1,92 0,79 1,68 1,29 1,36 1,24 0,81 1,04 51,7822,63 46,11 275,130

Okul Ortalaması 20,2411,66 17,32 2,67 1,66 2,26 2,03 1,80 1,58 1,77 1,56 1,38 3,43 0,91 3,20 0,01 0,00 0,01 4,59 3,22 3,79 0,04 0,08 0,02 0,45 1,60 0,05 0,35 1,14 0,06 0,47 0,37 0,37 36,0524,00 30,04 227,010

KATILIMLAR

117 897 YAVUZ METİN 11E 13 10 10,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 9 2 8,50 29 22 23,50 211,605 5731

118 394 DENİZ AĞIN 12D 21 12 18,00 2 0 2,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 29 21 23,75 211,375 5737

119 958 FATİH AKAR IYI 11A 13 23 7,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 12 8 10,00 0 6 -1,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 35 47 23,25 211,273 5741

120 853 SAMİ ÖZBEK 11A 15 22 9,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 6 2 5,50 0 6 -1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 32 37 22,75 209,430 5807

121 208 ŞEYMA 12B 17 16 13,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 4 0 4,00 4 5 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 29 25 22,75 209,025 5813

122 187 AHSEN KILIÇOĞLU 12B 21 11 18,25 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 29 25 22,75 208,383 5832

123 128 RAVZA AYDEMİR 11A 8 2 7,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 6 4 5,00 1 4 0,00 2 1 1,75 2 0 2,00 26 15 22,25 208,370 5833

124 862 AHMET REMZİ YOLCU 11E 17 15 13,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 6 1 5,75 28 22 22,50 208,228 5836

125 945 NİSA BAYRAKDAR 11C 13 7 11,25 4 0 4,00 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 25 11 22,25 207,733 5854

126 242 ESMA AYŞÜ 12C 6 10 3,50 3 0 3,00 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 10 4 9,00 26 18 21,50 206,475 5876

127 330 HİLAL TEMEL 11E 19 15 15,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 30 34 21,50 204,958 5911

128 935 ALİHAN AĞBAL 11A 13 13 9,75 3 0 3,00 1 3 0,25 1 3 0,25 2 0 2,00 5 1 4,75 1 4 0,00 1 1 0,75 1 2 0,50 28 27 21,25 204,958 5911

129 836 İBRAHİM YAZOĞLU 11E 8 5 6,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 8 3 7,25 1 3 0,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 26 21 20,75 203,788 5937

130 48 MALİ ŞENTÜRK 12A 8 8 6,00 3 2 2,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 7 4 6,00 1 1 0,75 25 19 20,25 202,405 5969

131 969 EMİRHAN DEMİR 11B 11 14 7,50 2 2 1,50 4 0 4,00 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 26 24 20,00 201,395 5995

132 643 TUNAHAN YILDIZOĞLU 11E 18 16 14,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 10 1,50 0 1 -0,25 29 35 20,25 201,325 5997

133 830 11A 16 13 12,75 2 0 2,00 1 1 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 1 0,75 25 22 19,50 199,263 6045

134 629 BÜŞRANUR ÖZER 11E 19 15 15,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 8 -1,00 27 30 19,50 198,908 6054

135 856 CELİL TEMUÇİN 11B 13 7 11,25 4 0 4,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 22 12 19,00 197,918 6070

136 0 SILA GÜLLÜ 12E 13 22 7,50 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 25 27 18,25 196,140 6113

137 346 RAHMAN HELVACI 12D 16 21 10,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 26 31 18,25 195,718 6123

138 644 MEHMET AKİF İŞAŞIR 11A 9 9 6,75 3 1 2,75 3 0 3,00 2 2 1,50 3 0 3,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 22 18 17,50 193,933 6153

139 5 ALİM SAKA 11E 7 19 2,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 0 2,00 1 1 0,75 7 6 5,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 26 35 17,25 193,873 6158

140 0 BERATKOBAL 11C 13 17 8,75 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 23 23 17,25 192,948 6179

141 998 RASİM SAKA 12E 13 12 10,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 1 0,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 22 19 17,25 192,795 6183

142 936 SEYYİD SANDUK 11B 16 22 10,50 2 2 1,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 35 17,25 192,740 6184

143 955 GÜLHANIM ULUBAY 11E 16 24 10,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 42 16,50 190,510 6224

144 136 ESMANUR LAÇİN 11C 10 12 7,00 2 0 2,00 3 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 20 17 15,75 188,655 6271

145 877 EMİRHAN AKYILDIZ 11E 10 9 7,75 3 2 2,50 1 4 0,00 1 2 0,50 5 0 5,00 20 17 15,75 188,558 6273
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM) 167 417 455 6965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,11 9,59 22,71 2,74 1,41 2,38 2,42 1,41 2,07 2,42 1,36 2,08 3,68 0,71 3,50 0,01 0,01 0,00 9,79 3,75 8,85 1,42 0,37 1,33 1,27 1,92 0,79 1,68 1,29 1,36 1,24 0,81 1,04 51,7822,63 46,11 275,130

Okul Ortalaması 20,2411,66 17,32 2,67 1,66 2,26 2,03 1,80 1,58 1,77 1,56 1,38 3,43 0,91 3,20 0,01 0,00 0,01 4,59 3,22 3,79 0,04 0,08 0,02 0,45 1,60 0,05 0,35 1,14 0,06 0,47 0,37 0,37 36,0524,00 30,04 227,010

KATILIMLAR

146 595 AZRA DEMİREL 11B 13 11 10,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 21 22 15,50 187,458 6287

147 902 ABDURRAHMAN   KOSDİK11C 12 21 6,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 22 31 14,25 184,158 6348

148 275 EFE KOÇYİĞİT 11D 14 18 9,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 22 31 14,25 183,790 6355

149 182 RIZA KAHRIMAN 11E 11 18 6,50 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 3 3,25 22 34 13,50 181,925 6384

150 953 KEREM ZANBAL 11A 6 8 4,00 1 1 0,75 3 0 3,00 1 0 1,00 5 0 5,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 17 16 13,00 180,690 6415

151 961 ATİLLA ALİ MERAL 11A 9 5 7,75 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 15 10 12,50 178,743 6434

152 855 MUHAMMET SAKA 11B 12 19 7,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 20 31 12,25 178,053 6442

153 966 BATUHAN KIROĞLU 11B 9 13 5,75 2 1 1,75 1 2 0,50 5 0 5,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 17 20 12,00 177,483 6452

154 926 MERVE YEGEN 11D 12 18 7,50 1 2 0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 20 34 11,50 175,735 6476

155 144 SAİMEGÜL YILMAZ 11D 13 23 7,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 21 39 11,25 175,023 6487

156 864 MUSTAFA YILDIRIMTEPE11D 11 10 8,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 17 24 11,00 174,085 6503

157 41 MUHAMMET ENES ÇAKIR11E 3 5 1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 1 0 1,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 13 10 10,50 173,473 6511

158 833 ENES UÇAR 11A 4 16 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 7 7 5,25 0 6 -1,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 16 35 7,25 163,895 6608

159 863 ANIL 11A 10 14 6,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 12 20 7,00 162,295 6624

160 916 KEVSER AKBURAK 11E 13 27 6,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 18 46 6,50 160,838 6641

161 272 DİLARA PARILDAR 11C 12 28 5,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 17 43 6,25 160,225 6651

162 872 UMUT KAHRIMA N 11D 2 6 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 6 12 3,00 150,995 6727

163 285 YUSUFİSLAMMERCAN 11E 8 22 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 3 11 0,25 1 1 0,75 1 5 -0,25 0 5 -1,25 2 1 1,75 17 59 2,25 148,480 6738

164 843 ABDULKADİR OĞUL 11C 6 31 -1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 15 42 4,50

165 0 TUNAHAN MUTLU 11B 4 30 -3,50 3 2 2,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 10 39 0,25

166 871 DAMLA AKTAŞ 11E 8 32 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 11 -0,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 16 64 0,00

167 211 Z YN P T 12E 0 1 -0,25 0 1 -0,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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500

0
100
200
300
400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM) 167 417 455 6965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,11 9,59 22,71 2,74 1,41 2,38 2,42 1,41 2,07 2,42 1,36 2,08 3,68 0,71 3,50 0,01 0,01 0,00 9,79 3,75 8,85 1,42 0,37 1,33 1,27 1,92 0,79 1,68 1,29 1,36 1,24 0,81 1,04 51,7822,63 46,11 275,130

Okul Ortalaması 20,2411,66 17,32 2,67 1,66 2,26 2,03 1,80 1,58 1,77 1,56 1,38 3,43 0,91 3,20 0,01 0,00 0,01 4,59 3,22 3,79 0,04 0,08 0,02 0,45 1,60 0,05 0,35 1,14 0,06 0,47 0,37 0,37 36,0524,00 30,04 227,010

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM) 167 417 455 6965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,11 9,59 22,71 2,74 1,41 2,38 2,42 1,41 2,07 2,42 1,36 2,08 3,68 0,71 3,50 0,01 0,01 0,00 9,79 3,75 8,85 1,42 0,37 1,33 1,27 1,92 0,79 1,68 1,29 1,36 1,24 0,81 1,04 51,7822,63 46,11 275,130

Okul Ortalaması 20,2411,66 17,32 2,67 1,66 2,26 2,03 1,80 1,58 1,77 1,56 1,38 3,43 0,91 3,20 0,01 0,00 0,01 4,59 3,22 3,79 0,04 0,08 0,02 0,45 1,60 0,05 0,35 1,14 0,06 0,47 0,37 0,37 36,0524,00 30,04 227,010

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 300 İREM SOL 11A 24 6 22,50 2 0 2,00 2 0 2,00 3 0 3,00 4 0 4,00 9 2 8,50 1 2 0,50 45 10 42,50 267,445 3599

2 839 ALPEREN KAYMAK 11A 25 8 23,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 9 4 8,00 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 47 21 41,75 265,165 3704

3 905 ENES BEKMEZCİ 11A 30 5 28,75 3 0 3,00 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 3 4,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 46 23 40,25 259,758 3940

4 988 TUNAHAN TOSUN 11A 26 6 24,50 3 1 2,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 1 4,75 0 5 -1,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 45 22 39,50 258,155 4013

5 931 EMİR ŞAHİNOĞLU 11A 24 6 22,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 3 2,25 2 3 1,25 2 1 1,75 43 18 38,50 255,465 4137

6 860 EYÜP AĞIN 11A 22 9 19,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 7 5 5,75 0 2 -0,50 0 6 -1,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 44 32 36,00 248,193 4405

7 829 SENA ALBAYRAK 11A 23 10 20,50 3 0 3,00 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 39 13 35,75 247,410 4435

8 921 ŞEVVAL PAŞAOĞLU 11A 23 11 20,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 10 2 9,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 41 22 35,50 246,538 4470

9 954 FURKAN TAN 11A 28 5 26,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 4 3,00 0 3 -0,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 42 25 35,75 246,398 4477

10 910 AHMETEMİNYAZICI 11A 20 11 17,25 5 0 5,00 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 7 6 5,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 41 23 35,25 246,283 4480

11 885 BAYRAM EMRE ARAZ 11A 20 8 18,00 3 1 2,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 9 2 8,50 0 6 -1,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 39 25 32,75 238,605 4817

12 869 NİHAT BAYAZİT 11A 21 11 18,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 7 0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 37 30 29,50 228,748 5172

13 280 HAMZA ÇORAKLI 11A 14 14 10,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 6 5,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 33 31 25,25 216,860 5564

14 814 SEMİH BEKM ECİ 11A 14 22 8,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 12 6 10,50 0 6 -1,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 35 44 24,00 213,375 5679

15 958 FATİH AKAR IYI 11A 13 23 7,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 12 8 10,00 0 6 -1,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 35 47 23,25 211,273 5741

16 853 SAMİ ÖZBEK 11A 15 22 9,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 6 2 5,50 0 6 -1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 32 37 22,75 209,430 5807

17 128 RAVZA AYDEMİR 11A 8 2 7,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 6 4 5,00 1 4 0,00 2 1 1,75 2 0 2,00 26 15 22,25 208,370 5833

18 935 ALİHAN AĞBAL 11A 13 13 9,75 3 0 3,00 1 3 0,25 1 3 0,25 2 0 2,00 5 1 4,75 1 4 0,00 1 1 0,75 1 2 0,50 28 27 21,25 204,958 5911

19 830 11A 16 13 12,75 2 0 2,00 1 1 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 1 0,75 25 22 19,50 199,263 6045

20 644 MEHMET AKİF İŞAŞIR 11A 9 9 6,75 3 1 2,75 3 0 3,00 2 2 1,50 3 0 3,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 22 18 17,50 193,933 6153

21 953 KEREM ZANBAL 11A 6 8 4,00 1 1 0,75 3 0 3,00 1 0 1,00 5 0 5,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 17 16 13,00 180,690 6415

22 961 ATİLLA ALİ MERAL 11A 9 5 7,75 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 15 10 12,50 178,743 6434

23 833 ENES UÇAR 11A 4 16 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 7 7 5,25 0 6 -1,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 16 35 7,25 163,895 6608

24 863 ANIL 11A 10 14 6,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 12 20 7,00 162,295 6624



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM) 167 417 455 6965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,11 9,59 22,71 2,74 1,41 2,38 2,42 1,41 2,07 2,42 1,36 2,08 3,68 0,71 3,50 0,01 0,01 0,00 9,79 3,75 8,85 1,42 0,37 1,33 1,27 1,92 0,79 1,68 1,29 1,36 1,24 0,81 1,04 51,7822,63 46,11 275,130

Okul Ortalaması 20,2411,66 17,32 2,67 1,66 2,26 2,03 1,80 1,58 1,77 1,56 1,38 3,43 0,91 3,20 0,01 0,00 0,01 4,59 3,22 3,79 0,04 0,08 0,02 0,45 1,60 0,05 0,35 1,14 0,06 0,47 0,37 0,37 36,0524,00 30,04 227,010

SINIF: 11A

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM) 167 417 455 6965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,11 9,59 22,71 2,74 1,41 2,38 2,42 1,41 2,07 2,42 1,36 2,08 3,68 0,71 3,50 0,01 0,01 0,00 9,79 3,75 8,85 1,42 0,37 1,33 1,27 1,92 0,79 1,68 1,29 1,36 1,24 0,81 1,04 51,7822,63 46,11 275,130

Okul Ortalaması 20,2411,66 17,32 2,67 1,66 2,26 2,03 1,80 1,58 1,77 1,56 1,38 3,43 0,91 3,20 0,01 0,00 0,01 4,59 3,22 3,79 0,04 0,08 0,02 0,45 1,60 0,05 0,35 1,14 0,06 0,47 0,37 0,37 36,0524,00 30,04 227,010

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 878 HAMZA TERZİ 11B 21 16 17,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 34 25 27,75 223,625 5341

2 576 YAĞMUR KIZILASLAN 11B 22 14 18,50 4 1 3,75 1 3 0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 32 18 27,50 222,645 5378

3 969 EMİRHAN DEMİR 11B 11 14 7,50 2 2 1,50 4 0 4,00 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 26 24 20,00 201,395 5995

4 856 CELİL TEMUÇİN 11B 13 7 11,25 4 0 4,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 22 12 19,00 197,918 6070

5 936 SEYYİD SANDUK 11B 16 22 10,50 2 2 1,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 35 17,25 192,740 6184

6 595 AZRA DEMİREL 11B 13 11 10,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 21 22 15,50 187,458 6287

7 855 MUHAMMET SAKA 11B 12 19 7,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 20 31 12,25 178,053 6442

8 966 BATUHAN KIROĞLU 11B 9 13 5,75 2 1 1,75 1 2 0,50 5 0 5,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 17 20 12,00 177,483 6452

9 0 TUNAHAN MUTLU 11B 4 30 -3,50 3 2 2,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 10 39 0,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM) 167 417 455 6965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,11 9,59 22,71 2,74 1,41 2,38 2,42 1,41 2,07 2,42 1,36 2,08 3,68 0,71 3,50 0,01 0,01 0,00 9,79 3,75 8,85 1,42 0,37 1,33 1,27 1,92 0,79 1,68 1,29 1,36 1,24 0,81 1,04 51,7822,63 46,11 275,130

Okul Ortalaması 20,2411,66 17,32 2,67 1,66 2,26 2,03 1,80 1,58 1,77 1,56 1,38 3,43 0,91 3,20 0,01 0,00 0,01 4,59 3,22 3,79 0,04 0,08 0,02 0,45 1,60 0,05 0,35 1,14 0,06 0,47 0,37 0,37 36,0524,00 30,04 227,010

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 945 NİSA BAYRAKDAR 11C 13 7 11,25 4 0 4,00 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 25 11 22,25 207,733 5854

2 0 BERATKOBAL 11C 13 17 8,75 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 23 23 17,25 192,948 6179

3 136 ESMANUR LAÇİN 11C 10 12 7,00 2 0 2,00 3 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 20 17 15,75 188,655 6271

4 902 ABDURRAHMAN   KOSDİK11C 12 21 6,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 22 31 14,25 184,158 6348

5 272 DİLARA PARILDAR 11C 12 28 5,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 17 43 6,25 160,225 6651

6 843 ABDULKADİR OĞUL 11C 6 31 -1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 15 42 4,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM) 167 417 455 6965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,11 9,59 22,71 2,74 1,41 2,38 2,42 1,41 2,07 2,42 1,36 2,08 3,68 0,71 3,50 0,01 0,01 0,00 9,79 3,75 8,85 1,42 0,37 1,33 1,27 1,92 0,79 1,68 1,29 1,36 1,24 0,81 1,04 51,7822,63 46,11 275,130

Okul Ortalaması 20,2411,66 17,32 2,67 1,66 2,26 2,03 1,80 1,58 1,77 1,56 1,38 3,43 0,91 3,20 0,01 0,00 0,01 4,59 3,22 3,79 0,04 0,08 0,02 0,45 1,60 0,05 0,35 1,14 0,06 0,47 0,37 0,37 36,0524,00 30,04 227,010

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 306 ASLI ARSLAN 11D 23 17 18,75 2 2 1,50 2 0 2,00 1 4 0,00 4 1 3,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 33 32 25,00 215,023 5624

2 275 EFE KOÇYİĞİT 11D 14 18 9,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 22 31 14,25 183,790 6355

3 926 MERVE YEGEN 11D 12 18 7,50 1 2 0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 20 34 11,50 175,735 6476

4 144 SAİMEGÜL YILMAZ 11D 13 23 7,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 21 39 11,25 175,023 6487

5 864 MUSTAFA YILDIRIMTEPE11D 11 10 8,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 17 24 11,00 174,085 6503

6 872 UMUT KAHRIMA N 11D 2 6 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 6 12 3,00 150,995 6727

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM) 167 417 455 6965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,11 9,59 22,71 2,74 1,41 2,38 2,42 1,41 2,07 2,42 1,36 2,08 3,68 0,71 3,50 0,01 0,01 0,00 9,79 3,75 8,85 1,42 0,37 1,33 1,27 1,92 0,79 1,68 1,29 1,36 1,24 0,81 1,04 51,7822,63 46,11 275,130

Okul Ortalaması 20,2411,66 17,32 2,67 1,66 2,26 2,03 1,80 1,58 1,77 1,56 1,38 3,43 0,91 3,20 0,01 0,00 0,01 4,59 3,22 3,79 0,04 0,08 0,02 0,45 1,60 0,05 0,35 1,14 0,06 0,47 0,37 0,37 36,0524,00 30,04 227,010

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 992 RAVZA KOÇYİĞİT 11E 24 9 21,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 8 2 7,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 16 41,00 263,063 3796

2 598 MUHAMMET İPEK 11E 24 6 22,50 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 7 3 6,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 44 14 40,50 261,455 3860

3 881 NAZLI HASAS 11E 27 8 25,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 44 16 40,00 259,520 3944

4 846 YUNUS EMRE AKDAĞ 11E 20 11 17,25 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 4 0 4,00 7 2 6,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 39 18 34,50 244,018 4582

5 896 RABİA TAŞCIOĞLU 11E 16 9 13,75 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 7 2 6,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 34 16 30,00 230,883 5096

6 968 ŞEVVAL ELÇİ 11E 17 7 15,25 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 5 3 4,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 33 17 28,75 226,913 5228

7 664 MUSTAFA BAYDEMİR 11E 22 10 19,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 7 4 6,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 33 17 28,75 226,310 5250

8 578 ALİ KEMAL FİDAN 11E 18 14 14,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 6 1 5,75 34 23 28,25 225,430 5280

9 897 YAVUZ METİN 11E 13 10 10,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 9 2 8,50 29 22 23,50 211,605 5731

10 862 AHMET REMZİ YOLCU 11E 17 15 13,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 6 1 5,75 28 22 22,50 208,228 5836

11 330 HİLAL TEMEL 11E 19 15 15,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 30 34 21,50 204,958 5911

12 836 İBRAHİM YAZOĞLU 11E 8 5 6,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 8 3 7,25 1 3 0,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 26 21 20,75 203,788 5937

13 643 TUNAHAN YILDIZOĞLU 11E 18 16 14,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 10 1,50 0 1 -0,25 29 35 20,25 201,325 5997

14 629 BÜŞRANUR ÖZER 11E 19 15 15,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 8 -1,00 27 30 19,50 198,908 6054

15 5 ALİM SAKA 11E 7 19 2,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 0 2,00 1 1 0,75 7 6 5,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 26 35 17,25 193,873 6158

16 955 GÜLHANIM ULUBAY 11E 16 24 10,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 42 16,50 190,510 6224

17 877 EMİRHAN AKYILDIZ 11E 10 9 7,75 3 2 2,50 1 4 0,00 1 2 0,50 5 0 5,00 20 17 15,75 188,558 6273

18 182 RIZA KAHRIMAN 11E 11 18 6,50 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 3 3,25 22 34 13,50 181,925 6384

19 41 MUHAMMET ENES ÇAKIR11E 3 5 1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 1 0 1,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 13 10 10,50 173,473 6511

20 916 KEVSER AKBURAK 11E 13 27 6,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 18 46 6,50 160,838 6641

21 285 YUSUFİSLAMMERCAN 11E 8 22 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 3 11 0,25 1 1 0,75 1 5 -0,25 0 5 -1,25 2 1 1,75 17 59 2,25 148,480 6738

22 871 DAMLA AKTAŞ 11E 8 32 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 11 -0,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 16 64 0,00



11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM) 167 417 455 6965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,11 9,59 22,71 2,74 1,41 2,38 2,42 1,41 2,07 2,42 1,36 2,08 3,68 0,71 3,50 0,01 0,01 0,00 9,79 3,75 8,85 1,42 0,37 1,33 1,27 1,92 0,79 1,68 1,29 1,36 1,24 0,81 1,04 51,7822,63 46,11 275,130

Okul Ortalaması 20,2411,66 17,32 2,67 1,66 2,26 2,03 1,80 1,58 1,77 1,56 1,38 3,43 0,91 3,20 0,01 0,00 0,01 4,59 3,22 3,79 0,04 0,08 0,02 0,45 1,60 0,05 0,35 1,14 0,06 0,47 0,37 0,37 36,0524,00 30,04 227,010

SINIF: 11E

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM) 167 417 455 6965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,11 9,59 22,71 2,74 1,41 2,38 2,42 1,41 2,07 2,42 1,36 2,08 3,68 0,71 3,50 0,01 0,01 0,00 9,79 3,75 8,85 1,42 0,37 1,33 1,27 1,92 0,79 1,68 1,29 1,36 1,24 0,81 1,04 51,7822,63 46,11 275,130

Okul Ortalaması 20,2411,66 17,32 2,67 1,66 2,26 2,03 1,80 1,58 1,77 1,56 1,38 3,43 0,91 3,20 0,01 0,00 0,01 4,59 3,22 3,79 0,04 0,08 0,02 0,45 1,60 0,05 0,35 1,14 0,06 0,47 0,37 0,37 36,0524,00 30,04 227,010

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 430 EMİR DEVELİ 12A 30 6 28,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 12 4 11,00 3 3 2,25 2 3 1,25 2 3 1,25 66 22 60,50 321,195 1920

2 426 EBUBEKİR MUTLU 12A 32 4 31,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 14 8 12,00 1 2 0,50 3 2 2,50 60 24 54,00 301,170 2433

3 123 EMİRHAN AKAGÜNDÜZ 12A 29 7 27,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 14 5 12,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 57 20 52,00 295,508 2598

4 0 ALPEREN AYDIN 12A 25 12 22,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 13 4 12,00 1 0 1,00 1 6 -0,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 56 33 47,75 283,405 2991

5 253 ENES YEŞİLOĞLU 12A 28 12 25,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 18 1,50 1 5 -0,25 2 5 0,75 4 3 3,25 3 3 2,25 59 51 46,25 278,675 3181

6 93 GÖRKEM EROL 12A 30 7 28,25 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 8 9 5,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 54 32 46,00 277,318 3235

7 422 DAMLA KILIÇ 12A 30 10 27,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 3 4,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 0 1,00 50 25 43,75 270,620 3474

8 149 HAYRUNNİSA TOPAL 12A 29 10 26,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 6 7 4,25 1 6 -0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 51 34 42,50 266,995 3620

9 0 AYSU Ş 12A 26 9 23,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 3 1,25 5 0 5,00 9 8 7,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 2 0,50 48 25 41,75 265,108 3705

10 132 YUSUF ORUÇ 12A 22 18 17,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 12 15 8,25 2 5 0,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 53 54 39,50 259,065 3971

11 249 İLAYDA CEYLAN 12A 23 8 21,00 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 5 0 5,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 43 18 38,50 255,580 4133

12 212 MERVE AYGÜ OĞLU 12A 23 12 20,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 6 2 5,50 1 1 0,75 1 1 0,75 40 20 35,00 245,160 4523

13 258 SÜLEYMAN GÜÇLÜ 12A 19 15 15,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 3 0,25 2 3 1,25 11 2 10,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 43 34 34,50 244,288 4566

14 332 NAZLI ŞENTÜRK 12A 19 13 15,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 7 2 6,50 1 2 0,50 38 22 32,50 238,123 4839

15 134 ÖMER YILDIRIM 12A 18 13 14,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 6 11 3,25 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 38 34 29,50 229,203 5154

16 48 MALİ ŞENTÜRK 12A 8 8 6,00 3 2 2,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 7 4 6,00 1 1 0,75 25 19 20,25 202,405 5969
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM) 167 417 455 6965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,11 9,59 22,71 2,74 1,41 2,38 2,42 1,41 2,07 2,42 1,36 2,08 3,68 0,71 3,50 0,01 0,01 0,00 9,79 3,75 8,85 1,42 0,37 1,33 1,27 1,92 0,79 1,68 1,29 1,36 1,24 0,81 1,04 51,7822,63 46,11 275,130

Okul Ortalaması 20,2411,66 17,32 2,67 1,66 2,26 2,03 1,80 1,58 1,77 1,56 1,38 3,43 0,91 3,20 0,01 0,00 0,01 4,59 3,22 3,79 0,04 0,08 0,02 0,45 1,60 0,05 0,35 1,14 0,06 0,47 0,37 0,37 36,0524,00 30,04 227,010

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 207 SİNEM TOKA Y 12B 32 5 30,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 3 4,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 53 21 47,75 282,248 3044

2 409 EBRAR TUĞRUL ATIK 12B 25 15 21,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 10 3 9,25 2 5 0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 54 33 45,75 277,563 3223

3 436 NAİM FURKAN BAYRAM 12B 25 8 23,00 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 13 3 12,25 48 18 43,50 270,380 3480

4 171 ABDULSAMET KARAKUŞ12B 22 10 19,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 11 2 10,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 48 26 41,50 264,835 3718

5 645 FURKAN KARAASLAN 12B 23 12 20,00 5 0 5,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 9 2 8,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 48 26 41,50 264,820 3719

6 245 EMİRHAN AYTEMÜR 12B 24 10 21,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 6 5 4,75 2 5 0,75 2 4 1,00 1 1 0,75 47 29 39,75 259,350 3957

7 437 MERT ÇAKICI 12B 24 8 22,00 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 9 3 8,25 1 2 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 44 21 38,75 256,195 4101

8 434 BİLAL BAYKAL 12B 22 14 18,50 5 0 5,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 10 6 8,50 0 1 -0,25 45 26 38,50 255,855 4119

9 203 YSF ERBY 12B 22 10 19,50 4 0 4,00 3 0 3,00 2 0 2,00 4 1 3,75 6 2 5,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 2 0,50 44 23 38,25 255,000 4153

10 140 MUSTAFA FURKAN 12B 21 9 18,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 1 1,75 3 1 2,75 9 3 8,25 2 5 0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 45 28 38,00 254,483 4167

11 571 HASAN MERT 12B 21 8 19,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 1 1,75 3 1 2,75 8 1 7,75 2 5 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 44 26 37,50 252,930 4218

12 435 EMRAH GÜNER 12B 25 13 21,75 1 2 0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 8 3 7,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 44 28 37,00 250,933 4292

13 252 EMİN KILIÇ 12B 21 7 19,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 6 3 5,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 41 20 36,00 248,238 4402

14 415 GÖKDENİZ KUYRUK 12B 21 12 18,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 11 2,25 1 6 -0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 42 38 32,50 237,840 4852

15 278 12B 26 9 23,75 0 5 -1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 8 1,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 31 32,25 236,328 4899

16 375 ELİF 12B 24 11 21,25 1 0 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 7 5 5,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 37 23 31,25 233,583 5000

17 221 BAHADIR K 12B 16 7 14,25 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 32 16 28,00 224,848 5301

18 117 SAMET ORUÇ 12B 19 9 16,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 6 3,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 35 28 28,00 224,413 5309

19 216 DOUKAN SAKA 12B 19 15 15,25 1 4 0,00 1 2 0,50 1 3 0,25 5 0 5,00 7 4 6,00 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 36 33 27,75 223,853 5332

20 172 KADİR B 12B 19 15 15,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 6 2,50 1 6 -0,50 1 1 0,75 2 4 1,00 36 41 25,75 217,833 5535

21 215 HAKKI Ü 12B 18 9 15,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 8 4 7,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 32 27 25,25 216,188 5583

22 202 DAMLA DURĞUT 12B 19 10 16,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 1 0 1,00 3 0 3,00 4 8 2,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 32 28 25,00 215,345 5613

23 208 ŞEYMA 12B 17 16 13,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 4 0 4,00 4 5 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 29 25 22,75 209,025 5813

24 187 AHSEN KILIÇOĞLU 12B 21 11 18,25 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 29 25 22,75 208,383 5832



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM) 167 417 455 6965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,11 9,59 22,71 2,74 1,41 2,38 2,42 1,41 2,07 2,42 1,36 2,08 3,68 0,71 3,50 0,01 0,01 0,00 9,79 3,75 8,85 1,42 0,37 1,33 1,27 1,92 0,79 1,68 1,29 1,36 1,24 0,81 1,04 51,7822,63 46,11 275,130

Okul Ortalaması 20,2411,66 17,32 2,67 1,66 2,26 2,03 1,80 1,58 1,77 1,56 1,38 3,43 0,91 3,20 0,01 0,00 0,01 4,59 3,22 3,79 0,04 0,08 0,02 0,45 1,60 0,05 0,35 1,14 0,06 0,47 0,37 0,37 36,0524,00 30,04 227,010

SINIF: 12B

KATILIMLAR
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM) 167 417 455 6965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,11 9,59 22,71 2,74 1,41 2,38 2,42 1,41 2,07 2,42 1,36 2,08 3,68 0,71 3,50 0,01 0,01 0,00 9,79 3,75 8,85 1,42 0,37 1,33 1,27 1,92 0,79 1,68 1,29 1,36 1,24 0,81 1,04 51,7822,63 46,11 275,130

Okul Ortalaması 20,2411,66 17,32 2,67 1,66 2,26 2,03 1,80 1,58 1,77 1,56 1,38 3,43 0,91 3,20 0,01 0,00 0,01 4,59 3,22 3,79 0,04 0,08 0,02 0,45 1,60 0,05 0,35 1,14 0,06 0,47 0,37 0,37 36,0524,00 30,04 227,010

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 72 HANİFE SAĞUT 12C 33 3 32,25 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 11 4 10,00 1 2 0,50 1 0 1,00 63 10 60,50 320,578 1938

2 999 HAYRUNİSA ŞAHİN 12C 30 3 29,25 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 8 4 7,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 55 10 52,50 296,778 2562

3 170 EMİR ORUÇ 12C 34 5 32,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 55 10 52,50 296,283 2582

4 145 KADİR ARDA TOKDEMİR12C 31 8 29,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 9 5 7,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 53 22 47,50 281,650 3068

5 266 RABİA ÇİÇEK 12C 29 5 27,75 4 0 4,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 46 8 44,00 271,263 3450

6 218 ELİFSU SABIRLI 12C 26 7 24,25 3 1 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 8 4 7,00 0 1 -0,25 47 14 43,50 270,208 3489

7 269 M YİĞİT KORKUSUZ 12C 24 13 20,75 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 11 6 9,50 0 1 -0,25 49 24 43,00 269,153 3523

8 175 SAMİ ORUÇ 12C 28 11 25,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 3 3,25 47 19 42,25 266,313 3647

9 352 ŞEYMA KALACOŞ 12C 25 12 22,00 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 8 4 7,00 0 1 -0,25 46 20 41,00 262,950 3804

10 351 MİRAÇ TEPİR 12C 27 11 24,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 4 4,00 46 21 40,75 261,913 3844

11 121 MEHMET EFE KATIRCI 12C 23 17 18,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 10 1 9,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 46 31 38,25 255,148 4145

12 139 ABDULSAMET SAKA 12C 18 16 14,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 10 6 8,50 1 1 0,75 1 0 1,00 42 29 34,75 245,195 4521

13 219 SILA AHISKALI 12C 23 12 20,00 4 0 4,00 3 1 2,75 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 39 16 35,00 245,100 4524

14 322 İLAYDA ÜLKER 12C 24 8 22,00 3 0 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 37 15 33,25 239,545 4776

15 356 GÜLNİDA ERYILMAZ 12C 26 10 23,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 0 3,00 37 21 31,75 234,830 4957

16 167 ALİ HATUN 12C 26 12 23,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 22 31,50 234,130 4980

17 997 AHMET CAN ŞAHİN 12C 15 16 11,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 13 0 13,00 34 25 27,75 224,375 5311

18 307 BERAT SAKA 12C 24 9 21,75 3 2 2,50 1 1 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 1 0 1,00 32 19 27,25 221,508 5409

19 222 ATİKE ZEYNEP GÜLHAN12C 24 12 21,00 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 33 24 27,00 220,810 5432

20 214 ONUR BAYRAM 12C 14 15 10,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 30 23 24,25 213,873 5658

21 242 ESMA AYŞÜ 12C 6 10 3,50 3 0 3,00 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 10 4 9,00 26 18 21,50 206,475 5876
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM) 167 417 455 6965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,11 9,59 22,71 2,74 1,41 2,38 2,42 1,41 2,07 2,42 1,36 2,08 3,68 0,71 3,50 0,01 0,01 0,00 9,79 3,75 8,85 1,42 0,37 1,33 1,27 1,92 0,79 1,68 1,29 1,36 1,24 0,81 1,04 51,7822,63 46,11 275,130

Okul Ortalaması 20,2411,66 17,32 2,67 1,66 2,26 2,03 1,80 1,58 1,77 1,56 1,38 3,43 0,91 3,20 0,01 0,00 0,01 4,59 3,22 3,79 0,04 0,08 0,02 0,45 1,60 0,05 0,35 1,14 0,06 0,47 0,37 0,37 36,0524,00 30,04 227,010

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 440 BUSE TOPCU 12D 28 11 25,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 9 4 8,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 53 22 47,50 282,128 3052

2 343 YASER YILDIRIMTEPE 12D 30 7 28,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 47 12 44,00 271,198 3452

3 183 HÜMEYRA KURT 12D 30 6 28,50 4 1 3,75 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 1 0 1,00 45 9 42,75 267,440 3600

4 286 HAMİT ÇALIŞKAN 12D 28 10 25,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 46 16 42,00 265,505 3686

5 51 RAVZA NUR 12D 26 8 24,00 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 44 10 41,50 264,210 3742

6 432 FATİH ŞAHİN 12D 27 4 26,00 2 1 1,75 3 0 3,00 3 0 3,00 3 0 3,00 5 4 4,00 43 9 40,75 261,685 3851

7 317 YUSUF ENES TÜRKER 12D 26 12 23,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 44 18 39,50 258,360 4001

8 310 TURGUT KABAN 12D 24 10 21,50 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 4 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 41 21 35,75 247,270 4442

9 372 İLAYDA TANRIKULU 12D 26 7 24,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 37 15 33,25 239,253 4792

10 234 BETÜL OKUMUŞ 12D 28 8 26,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 38 22 32,50 236,760 4884

11 209 HİRA DURSUN 12D 21 7 19,25 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 35 13 31,75 235,373 4941

12 260 HASAN GHASEMİ 12D 23 13 19,75 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 6 3,50 0 3 -0,75 38 29 30,75 232,268 5046

13 590 CEM KANAT 12D 22 11 19,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 35 19 30,25 230,843 5097

14 325 ABDULSAMET DOĞAN 12D 23 11 20,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 35 20 30,00 229,978 5131

15 268 SILA ÖZGER 12D 23 13 19,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 0 3 -0,75 35 23 29,25 227,768 5201

16 654 BURAK ÇEVİK 12D 23 14 19,50 4 0 4,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 35 28 28,00 223,965 5326

17 350 UMUT KAYMAK 12D 22 8 20,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 30 14 26,50 219,410 5486

18 623 NURCAN BAHADIR 12D 22 9 19,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 0 8 -2,00 0 1 -0,25 32 23 26,25 218,698 5506

19 394 DENİZ AĞIN 12D 21 12 18,00 2 0 2,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 29 21 23,75 211,375 5737

20 346 RAHMAN HELVACI 12D 16 21 10,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 26 31 18,25 195,718 6123
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM) 167 417 455 6965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,11 9,59 22,71 2,74 1,41 2,38 2,42 1,41 2,07 2,42 1,36 2,08 3,68 0,71 3,50 0,01 0,01 0,00 9,79 3,75 8,85 1,42 0,37 1,33 1,27 1,92 0,79 1,68 1,29 1,36 1,24 0,81 1,04 51,7822,63 46,11 275,130

Okul Ortalaması 20,2411,66 17,32 2,67 1,66 2,26 2,03 1,80 1,58 1,77 1,56 1,38 3,43 0,91 3,20 0,01 0,00 0,01 4,59 3,22 3,79 0,04 0,08 0,02 0,45 1,60 0,05 0,35 1,14 0,06 0,47 0,37 0,37 36,0524,00 30,04 227,010

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 177 HANİFE SERTOĞLU 12E 34 6 32,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 6 5 4,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 54 21 48,75 284,990 2937

2 573 EYÜP SALİH YILMAZ 12E 20 5 18,75 4 0 4,00 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 36 9 33,75 241,488 4680

3 137 YAHYA BURAK 12E 16 11 13,25 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 6 3,50 0 1 -0,25 31 23 25,25 216,523 5574

4 603 AHMET KÖSE 12E 20 11 17,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 2 2 1,50 5 2 4,50 0 1 -0,25 31 24 25,00 215,248 5617

5 0 SILA GÜLLÜ 12E 13 22 7,50 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 25 27 18,25 196,140 6113

6 998 RASİM SAKA 12E 13 12 10,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 1 0,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 22 19 17,25 192,795 6183

7 211 Z YN P T 12E 0 1 -0,25 0 1 -0,25
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12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM) 167 417 455 6965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,11 9,59 22,71 2,74 1,41 2,38 2,42 1,41 2,07 2,42 1,36 2,08 3,68 0,71 3,50 0,01 0,01 0,00 9,79 3,75 8,85 1,42 0,37 1,33 1,27 1,92 0,79 1,68 1,29 1,36 1,24 0,81 1,04 51,7822,63 46,11 275,130

Okul Ortalaması 20,2411,66 17,32 2,67 1,66 2,26 2,03 1,80 1,58 1,77 1,56 1,38 3,43 0,91 3,20 0,01 0,00 0,01 4,59 3,22 3,79 0,04 0,08 0,02 0,45 1,60 0,05 0,35 1,14 0,06 0,47 0,37 0,37 36,0524,00 30,04 227,010

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 259 EMİRHAN İBİŞ 12F 31 8 29,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 46 16 42,00 265,090 3708

2 276 MELİSA FİDAN 12F 29 10 26,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 46 19 41,25 263,120 3792

3 362 MÜNEVVER TERZİ 12F 33 7 31,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 17 40,75 261,023 3879

4 433 UĞURCAN ÖZKUL 12F 28 11 25,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 21 39,75 258,783 3987

5 223 MERYEM MELEKOĞLU 12F 28 6 26,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 42 10 39,50 257,835 4027

6 293 EMİN S 12F 26 14 22,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 42 21 36,75 250,050 4328

7 355 HARUN KAYMAK 12F 29 10 26,50 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 42 22 36,50 248,765 4381

8 283 NİSANUR DURMUŞ 12F 29 7 27,25 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 14 35,50 245,648 4504

9 589 DERVİŞ ABİK 12F 26 13 22,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 3 2,25 41 24 35,00 244,743 4542

10 646 MEHLİKA KIRDAN 12F 24 15 20,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 3 3,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 39 27 32,25 236,733 4885

11 401 HİRANUR TİRYAKİ 12F 27 11 24,25 2 3 1,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 22 31,50 233,958 4987

12 0 HAMDİ DAŞTAN 12F 21 17 16,75 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 34 29 26,75 220,598 5444
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM) 167 417 455 6965

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 25,11 9,59 22,71 2,74 1,41 2,38 2,42 1,41 2,07 2,42 1,36 2,08 3,68 0,71 3,50 0,01 0,01 0,00 9,79 3,75 8,85 1,42 0,37 1,33 1,27 1,92 0,79 1,68 1,29 1,36 1,24 0,81 1,04 51,78 22,63 46,11 275,130

İl Ortalaması 21,29 11,61 18,39 2,65 1,59 2,25 2,14 1,84 1,68 1,83 1,58 1,43 3,75 0,76 3,56 0,00 0,01 0,00 3,94 2,83 3,23 0,09 0,08 0,07 0,39 1,33 0,06 0,40 1,01 0,14 0,37 0,30 0,30 36,85 22,94 31,11 230,700

İlçe Ortalaması 21,49 11,42 18,63 2,66 1,55 2,27 2,13 1,83 1,67 1,85 1,57 1,46 3,74 0,75 3,55 0,00 0,01 0,00 4,11 2,90 3,38 0,09 0,08 0,07 0,42 1,41 0,07 0,42 1,05 0,16 0,40 0,32 0,32 37,31 22,89 31,58 232,600

Okul Ortalaması 20,24 11,66 17,32 2,67 1,66 2,26 2,03 1,80 1,58 1,77 1,56 1,38 3,43 0,91 3,20 0,01 0,00 0,01 4,59 3,22 3,79 0,04 0,08 0,02 0,45 1,60 0,05 0,35 1,14 0,06 0,47 0,37 0,37 36,05 24,00 30,04 227,010

KATILIMLAR

1 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 12A 16 24,44 10,25 21,88 2,50 2,06 1,98 2,69 0,94 2,45 2,75 1,50 2,38 4,00 0,94 3,77 8,69 6,69 7,02 0,13 0,31 0,05 0,81 3,06 0,05 1,81 2,00 1,31 1,00 1,44 0,64 48,82 29,19 41,53 264,610

2 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 12C 21 24,29 10,24 21,73 3,00 1,57 2,61 2,57 1,33 2,24 2,43 1,43 2,07 3,90 0,81 3,70 6,24 2,62 5,58 0,00 0,05 -0,01 0,19 0,33 0,11 0,10 0,71 -0,08 0,14 0,00 0,14 42,86 19,09 38,09 254,190

3 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 12F 12 27,58 10,75 24,90 2,58 2,00 2,08 2,50 1,83 2,04 2,25 1,75 1,81 3,92 1,00 3,67 2,42 1,25 2,10 0,00 0,58 -0,15 0,00 0,92 -0,23 0,25 0,08 0,23 41,50 20,16 36,45 248,860

4 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 12B 24 21,92 10,54 19,28 2,58 1,71 2,16 1,79 1,88 1,32 1,71 1,38 1,36 3,71 0,92 3,48 6,67 4,25 5,60 1,21 3,54 0,32 0,67 1,67 0,25 0,79 0,79 0,59 41,05 26,68 34,36 243,350

5 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 12D 20 24,45 10,10 21,92 2,90 1,45 2,54 2,50 1,65 2,09 2,15 1,10 1,88 3,75 0,65 3,59 0,10 0,00 0,10 2,20 2,25 1,64 0,15 0,80 -0,05 0,05 0,70 -0,12 0,15 0,05 0,14 38,40 18,75 33,73 240,960

6 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 11A 24 17,38 10,71 14,70 2,63 1,38 2,28 1,79 1,75 1,35 1,42 1,42 1,06 3,25 0,71 3,07 5,38 3,38 4,53 0,04 0,21 -0,01 0,38 3,00 -0,38 0,38 1,50 0,00 0,92 0,38 0,82 33,57 24,44 27,42 222,970

7 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 11E 22 15,36 13,91 11,89 2,77 1,77 2,33 1,55 2,68 0,88 1,00 1,95 0,51 2,32 1,05 2,06 4,59 3,95 3,60 0,05 0,05 0,03 0,68 0,82 0,48 0,00 1,18 -0,30 0,50 0,27 0,43 28,82 27,63 21,91 200,180

8 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 12E 7 16,57 9,71 14,14 2,57 1,43 2,21 1,43 1,43 1,07 2,00 1,14 1,71 3,14 0,71 2,96 2,57 2,29 2,00 0,00 0,43 -0,11 0,00 0,43 -0,11 0,14 0,14 0,11 28,42 17,71 23,98 192,450

9 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 11D 6 12,50 15,33 8,67 2,00 1,83 1,54 0,83 2,50 0,21 1,17 3,33 0,33 2,67 1,33 2,33 0,50 1,83 0,04 0,17 1,00 -0,08 0,00 1,17 -0,29 0,00 0,33 -0,08 19,84 28,65 12,67 179,110

10 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 11B 9 13,44 16,22 9,39 2,67 1,67 2,25 1,56 2,33 0,97 0,56 1,22 0,25 3,44 1,00 3,19 1,11 1,44 0,75 0,11 0,11 0,08 0,11 0,44 0,00 0,11 0,67 -0,06 23,11 25,10 16,82 175,700

11 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 11C 6 11,00 19,33 6,17 2,33 1,50 1,96 2,17 1,67 1,75 1,33 2,50 0,71 2,83 1,83 2,38 0,50 0,83 0,29 0,17 0,00 0,17 0,00 0,17 -0,04 20,33 27,83 13,39 155,620



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM) 167 417 455 6965

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 25,11 9,59 22,71 2,74 1,41 2,38 2,42 1,41 2,07 2,42 1,36 2,08 3,68 0,71 3,50 0,01 0,01 0,00 9,79 3,75 8,85 1,42 0,37 1,33 1,27 1,92 0,79 1,68 1,29 1,36 1,24 0,81 1,04 51,78 22,63 46,11 275,130

İl Ortalaması 21,29 11,61 18,39 2,65 1,59 2,25 2,14 1,84 1,68 1,83 1,58 1,43 3,75 0,76 3,56 0,00 0,01 0,00 3,94 2,83 3,23 0,09 0,08 0,07 0,39 1,33 0,06 0,40 1,01 0,14 0,37 0,30 0,30 36,85 22,94 31,11 230,700

İlçe Ortalaması 21,49 11,42 18,63 2,66 1,55 2,27 2,13 1,83 1,67 1,85 1,57 1,46 3,74 0,75 3,55 0,00 0,01 0,00 4,11 2,90 3,38 0,09 0,08 0,07 0,42 1,41 0,07 0,42 1,05 0,16 0,40 0,32 0,32 37,31 22,89 31,58 232,600

Okul Ortalaması 20,24 11,66 17,32 2,67 1,66 2,26 2,03 1,80 1,58 1,77 1,56 1,38 3,43 0,91 3,20 0,01 0,00 0,01 4,59 3,22 3,79 0,04 0,08 0,02 0,45 1,60 0,05 0,35 1,14 0,06 0,47 0,37 0,37 36,05 24,00 30,04 227,010

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

BAYBURT TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM) 455 6965

Sıra Okul Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 25,11 9,59 22,71 2,74 1,41 2,38 2,42 1,41 2,07 2,42 1,36 2,08 3,68 0,71 3,50 0,01 0,01 0,00 9,79 3,75 8,85 1,42 0,37 1,33 1,27 1,92 0,79 1,68 1,29 1,36 1,24 0,81 1,04 51,78 22,63 46,11 275,130

İl Ortalaması 21,29 11,61 18,39 2,65 1,59 2,25 2,14 1,84 1,68 1,83 1,58 1,43 3,75 0,76 3,56 0,00 0,01 0,00 3,94 2,83 3,23 0,09 0,08 0,07 0,39 1,33 0,06 0,40 1,01 0,14 0,37 0,30 0,30 36,85 22,94 31,11 230,700

KATILIMLAR

1
BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
REKABET KURUMU KIZ
ANADOLU LİSESİ

25 25,20 10,44 22,59 2,36 1,84 1,90 1,80 1,40 1,45 2,56 1,36 2,22 4,56 0,40 4,46 7,12 4,64 5,96 0,28 0,12 0,25 1,08 3,12 0,30 1,84 1,92 1,36 1,56 0,88 1,34 48,36 26,12 41,83 265,510

2
BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT ANADOLU İMAM
HATİP LİSESİ

32 24,84 10,47 22,23 3,06 1,59 2,66 2,66 1,72 2,23 2,16 1,63 1,75 4,09 0,63 3,94 6,31 3,50 5,44 0,22 0,09 0,20 0,97 1,69 0,55 0,66 1,16 0,37 0,34 0,34 0,26 45,31 22,82 39,63 258,780

3
BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT KIZ ANADOLU İMAM
HATİP LİSESİ

163 22,27 11,28 19,45 2,61 1,34 2,27 2,12 1,95 1,63 1,85 1,60 1,45 3,95 0,61 3,80 0,00 0,02 0,00 2,98 2,24 2,42 0,11 0,09 0,09 0,19 1,02 -0,07 0,30 0,87 0,08 0,23 0,21 0,17 36,61 21,23 31,29 234,010

4 BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ 167 20,24 11,66 17,32 2,67 1,66 2,26 2,03 1,80 1,58 1,77 1,56 1,38 3,43 0,91 3,20 0,01 0,00 0,01 4,59 3,22 3,79 0,04 0,08 0,02 0,45 1,60 0,05 0,35 1,14 0,06 0,47 0,37 0,37 36,05 24,00 30,04 227,010

5
BAYBURT / DEMİRÖZÜ
MUSTAFA KÖSEOĞLU ÇOK
PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

38 19,11 13,71 15,68 2,50 1,97 2,01 2,21 1,84 1,75 1,58 1,63 1,17 3,87 0,97 3,62 2,05 2,00 1,55 0,00 0,08 -0,02 0,11 0,47 -0,01 0,08 0,58 -0,07 0,08 0,05 0,07 31,59 23,30 25,75 209,750

6
BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
DEMİRÖZÜ GÖKÇEDERE ÇOK
PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ.

30 17,50 12,60 14,35 2,73 1,87 2,27 2,47 1,90 1,99 1,37 1,60 0,97 3,23 1,00 2,98 2,70 2,70 2,02 0,03 0,03 0,02 0,33 0,70 0,16 0,10 0,63 -0,06 0,03 0,13 0,00 30,49 23,16 24,70 200,800
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Okul-1 Okul-2 Okul-3 Okul-4 Okul-5 Okul-6



TYT İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

BAYBURT TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM) 455 6965

Sıra Okul Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 25,11 9,59 22,71 2,74 1,41 2,38 2,42 1,41 2,07 2,42 1,36 2,08 3,68 0,71 3,50 0,01 0,01 0,00 9,79 3,75 8,85 1,42 0,37 1,33 1,27 1,92 0,79 1,68 1,29 1,36 1,24 0,81 1,04 51,78 22,63 46,11 275,130

İl Ortalaması 21,29 11,61 18,39 2,65 1,59 2,25 2,14 1,84 1,68 1,83 1,58 1,43 3,75 0,76 3,56 0,00 0,01 0,00 3,94 2,83 3,23 0,09 0,08 0,07 0,39 1,33 0,06 0,40 1,01 0,14 0,37 0,30 0,30 36,85 22,94 31,11 230,700

KATILIMLAR
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TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

199,263 86,79
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  830

120 25 22 73 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6045.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 133 336 358 6045 % 86,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 13 11 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız a  A E  a d d  b  ABCeCddCcCEEBeEcEBdeEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EA     D bcCEd Ac Ba     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız       E   e be                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız        e   D        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

246,283 64,32
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  910
AHMETEMİNYAZICI 120 41 23 56 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4480.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 64 168 179 4480 % 64,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CaCAAEA   B c BEbE B   BBacbdaaebDEBCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EABCCBAb b   dBAEEBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız BC bb  e    DACca  D   E    b   a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız    DD  e            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 4 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 4 44

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

204,958 84,87
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  935
ALİHAN AĞBAL 120 28 27 65 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5911.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 127 320 342 5911 % 84,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 13 14 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız aAdDEb c a   EcAcCb  c B E a  e c dEDCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız B CC Daa bd BbdB   E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız bCC      D      D   E                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız b eC aa D  e   b c B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 3 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 1 44

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

265,165 53,18
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  839
ALPEREN KAYMAK 120 47 21 52 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3704.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 26 93 99 3704 % 53,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız CACcEAAd c    E BCACBBCBbdEB EDBdaBEDbBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız aEC Ab bBAabB dBbAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız bCd  BC  DACca  D   E        C      D  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız DD         e        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

162,295 95,10
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  863
ANIL 120 12 20 88 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6624.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 159 401 436 6624 % 95,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 14 16 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CceedbeCaEBeeEdaCEAeCAbd                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız bABbe   cdc              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 1 11

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

178,743 92,38
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  961
ATİLLA ALİ MERAL 120 15 10 95 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6434.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 151 382 411 6434 % 92,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız bcCcEcA                         E BEDCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BEeCcDBeeAa              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 0 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 1 22

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

238,605 69,16
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  885
BAYRAM EMRE ARAZ 120 39 25 56 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4817.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 75 192 206 4817 % 69,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CD c EA   e e BEb  BCAC deBC EBDE EBCccB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız  bBCCdcDae    aAEEc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız Bbc    C DC DA         EE    D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız aadc dee    c D B C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 2 56

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

255,465 59,40
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  931
EMİR ŞAHİNOĞLU 120 43 18 59 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4137.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 50 135 144 4137 % 59,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız C  AAEb  E  d BECE dCACBBaB E BaEDEBCeEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EdBCe ADaC  bCBAdEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız B   aC        a            e D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız bd cD C       D B b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

259,758 56,57
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  905
ENES BEKMEZCİ 120 46 23 51 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3940.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 39 117 123 3940 % 56,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CDCAAEA   dBc BdaE BCACBaCBCEEBDEDEBCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EA C BAb  bCad AEEBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız BC b   e  C D Cc                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 10 9 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız  ba Ddeecace    e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

163,895 94,87
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  833
ENES UÇAR 120 16 35 69 7 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6608.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 158 400 434 6608 % 94,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 16 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız acdAdE   cdec BbbEe  e  d            cdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EddC B  ae               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız c cCbC   DC Dce        E   ecD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız aadc dee    c   B C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

248,193 63,24
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  860
EYÜP AĞIN 120 44 32 44 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4405.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 59 157 168 4405 % 63,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız bcCcEcAd db   EA CAC BCB  EBaEDBE BEDCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BcCCdDeCeAaadeCBDAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız  Cd C  acDA     b  cEE  C     e b       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız c deaad  c e   C D B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 0 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

211,273 82,43
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  958
FATİH AKAR IYI 120 35 47 38 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5741.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 119 300 318 5741 % 82,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 23 4 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız dAacEdbd eb acEeBCeC ddBd EdedeBECBEcedd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız dEbCAa eB cDd  BcAcE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 8 10 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 8 20 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız bbC aBCcaD e a  D   EEAD cD DC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız c deaad  c e   C   B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 6 22

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 5 33

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

246,398 64,28
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  954
FURKAN TAN 120 42 25 53 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4477.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 63 167 178 4477 % 64,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız CAC EAAd c   EE cCACBaCBCEEBDEDB aBEDCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız aEC Ab bBAabB dBbAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız b   eBC  a  c       E        C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 9 11 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız   de  ac   eca   a e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

216,860 79,89
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  280
HAMZA ÇORAKLI 120 33 31 56 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5564.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 109 276 293 5564 % 79,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 14 12 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız CcaeEbeBBebbbEEABCAeae         B CcE  dE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız eECedDceBAaDdCCBDAdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız baaE BCEEa         cE    bD             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız   ee       c        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 2 11

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 2 22

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

267,445 51,67
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  300
İREM SOL 120 45 10 65 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 21 82 88 3599 % 51,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  cCDE bdBc   EE cCACBBCB  EBDEDBEC EeCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 0 9 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız B C  D  B  DB CB AEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız  CCE BC cD  c   D   E        C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız         D   ca      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 0 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

180,690 92,10
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  953
KEREM ZANBAL 120 17 16 87 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6415.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 150 380 409 6415 % 92,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 8 26 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız     EAbd da       AC dd       cBcC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız   eC D CB E    BDAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız b        b C                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız b ee  d    e        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 0 11

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 2 11

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

193,933 88,34
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  644
MEHMET AKİF İŞAŞIR 120 22 18 80 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6153.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 138 350 376 6153 % 88,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 9 22 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız C   AEbd  d daBcC    AC dd       cEB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EA eCB D CD EdaA EB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız  C b        b C                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız    b dee            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 0 22

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 2 22

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

228,748 74,26
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  869
NİHAT BAYAZİT 120 37 30 53 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5172.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 91 238 253 5172 % 74,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  AC EcAB      cAcCACBcaBCEEeaEDBaCBdcCaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BcCCdDBe AacBCCBe EE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 7 21 0,25 % 1

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 8 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız eaCaeeecE                              e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız b de       D   b c B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

208,370 83,75
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  128
RAVZA AYDEMİR 120 26 15 79 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5833.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 123 310 332 5833 % 83,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız ecCDE A                           BE  BE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BEdC a    a    BcAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız bCd  B c D   a  D   E        C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız b eC aa    DBd    BB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 0 11

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 0 33

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

209,430 83,37
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  853
SAMİ ÖZBEK 120 32 37 51 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5807.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 120 304 325 5807 % 83,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 22 3 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız acadAEb   dedbBcCbAdeACeBaBeEcBDEDEcdcad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EdaCCBbDee     AEEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız        C   cDA     b   EE  C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız aadc dee      D c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

213,375 81,54
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  814
SEMİH BEKM ECİ 120 35 44 41 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5679.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 116 292 310 5679 % 81,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 22 4 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız acdAdEb acd e BECEeBCeCBddBd EdedeEBecdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EddbCB a eD c  AcEBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 6 12 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız BCcbbC   DCaD   a  D   EEAD cD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız aadc dee    c   B C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 5 33

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

247,410 63,68
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  829
SENA ALBAYRAK 120 39 13 68 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 60 162 173 4435 % 63,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız C bAAEA   B   BEbEAdCAaBdeBCEbBebDdBCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız  ABC B bBCD EC AE BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız                 a                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız        DcBE         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

246,538 64,18
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  921
ŞEVVAL PAŞAOĞLU 120 41 22 57 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4470.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 62 166 177 4470 % 64,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CDbAbEe   dBc BcCcccCACBBCB EEB EeEBCeEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız cd  b  Da D  CBAEEBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız BC bCCE  DCcD      D   E                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız      e cca          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

258,155 57,62
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11A  -  988
TUNAHAN TOSUN 120 45 22 53 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4013.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 45 128 135 4013 % 57,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  cCDE Ae e     ABCACBdeBCEEBDEDBECBEDCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız B bCAaaedcbDBCCBbAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız   C   b  DA         EE                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız c deaa   c e   C D B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

187,458 90,27
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  595
AZRA DEMİREL 120 21 22 77 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6287.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 146 368 395 6287 % 90,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 11 16 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  dCDdAd  e      deAC cC  EEea b cCBE  BE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BE bbb a c  ae B AEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız CCba                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız            e d      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 1 22

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

177,483 92,63
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  966
BATUHAN KIROĞLU 120 17 20 83 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6452.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 153 384 414 6452 % 92,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 13 18 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız bAa Eeedeec   EcBC        b      CBEaadE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız cEC   da A     BDAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız           de        a                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız            e        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 2 11

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 2 22

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

197,918 87,15
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  856
CELİL TEMUÇİN 120 22 12 86 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6070.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 135 340 363 6070 % 87,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  ACDE  dBBaCa E dCA  daa E BD           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BECC  BC bd d  BcAbE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 1 22

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 1 22

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 0 0 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

201,395 86,07
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  969
EMİRHAN DEMİR 120 26 24 70 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5995.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 131 328 350 5995 % 86,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 14 15 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CDadAd  E B ea dbE    eee      DaedBCDEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız E edCBAD C adaBAdEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız   E        a A          E       D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız      eee            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 4 22

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

223,625 76,68
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  878
HAMZA TERZİ 120 34 25 61 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5341.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 101 256 273 5341 % 76,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız aDCAcEA   dcdcBbCEeBCACBBeBbEaeDEDEeacEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız cdeCCBADda    BAEEBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız  C         E   c       a                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız        e   D        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

178,053 92,49
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  855
MUHAMMET SAKA 120 20 31 69 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6442.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 152 383 413 6442 % 92,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 19 9 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız aDCdAEdCb   dc  acdBCbC daBdcaebcDEBd   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız cdBCCd D e  caBdcEBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız      b     c      e      A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 5 22

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 4 33

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

192,740 88,79
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  936
SEYYİD SANDUK 120 26 35 59 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6184.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 142 358 385 6184 % 88,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 22 2 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CaCccEd  EadeEBECEbaCebdBCebEEeDbcdaCebe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız cbBC dbDca  d  AEEBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız    b C                      E c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız E    eee            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 8 11

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

0,000 97,63
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  0
TUNAHAN MUTLU 120 10 39 71 0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6800.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 164 411 447 6800 % 97,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 30 6 -3,50 % 0

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız ebeAA b   cdcE b dcadcbedbadcbeeacEabecd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EdBCaBdcde   b eE B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız a                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 9 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 8 11

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

222,645 77,21
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11B  -  576
YAĞMUR KIZILASLAN 120 32 18 70 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5378.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 102 258 275 5378 % 77,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız aDacAbc  EBBd BbCEABCAbBBad EaBcEDEBbDEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EABbCd DeeD   BA EB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

0,000 97,63
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  843
ABDULKADİR OĞUL 120 15 42 63 4 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6800.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 164 411 447 6800 % 97,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 31 3 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CDbedcba  adaE ddEcededdeedeabaDbedadeEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EeadCddDdCaaddBAcEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 9 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 7 22

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

184,158 91,14
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  902
ABDURRAHMAN   KOSDİK 120 22 31 67 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6348.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 147 372 400 6348 % 91,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 21 7 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız bbCaEA dae  cEdbaa bBdC  EEBDa BdbaEcacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BECecDBCedd BaCBaAbd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız   a                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 4 22

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

192,948 88,72
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  0
BERATKOBAL 120 23 23 74 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6179.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 140 356 383 6179 % 88,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 17 10 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız dcCaEc adB    EbaCbbdBCed   DEc c adDCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız eE   D a  a    B AEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız  C                        aAbC      D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız            e        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 5 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 3 44

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

160,225 95,49
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  272
DİLARA PARILDAR 120 17 43 60 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6651.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 161 404 439 6651 % 95,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 28 0 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız ebCcbeddcabCbdcAdCAbBcacaadabdeBEaBdeCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 15 0 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız abCeAcdddAEacaecDbac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 7 22

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

188,655 90,04
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  136
ESMANUR LAÇİN 120 20 17 83 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6271.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 144 366 393 6271 % 90,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 12 18 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız a  cc dCa B B BcbcA CAC dda  EBa        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız   B CB D CD dCdAEaBa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız    b                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 1 22

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 2 22

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

207,733 84,05
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11C  -  945
NİSA BAYRAKDAR 120 25 11 84 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5854.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 125 315 337 5854 % 84,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  AC E  dBB Ca E dCA  daa E BD    e E    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BECC DBC  dDB dBbAE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız   a                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 1 22

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 1 33

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

215,023 80,75
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  306
ASLI ARSLAN 120 33 32 55 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5624.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 114 285 302 5624 % 80,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız aDCdAEcCEEdadcBcbccdCACBdCBaEEdcbDEBCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız Ede C  D CcaadBAdEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız  a b C    b   a                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız b    aee            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

183,790 91,24
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  275
EFE KOÇYİĞİT 120 22 31 67 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6355.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 148 373 402 6355 % 91,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 18 8 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız aDCdAEcdb d dcBcbccdCACBdd bEEd  DEBd   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EeBCdadDcbaCbdaAdEBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız        a            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 3 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 1 56

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

175,735 92,98
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  926
MERVE YEGEN 120 20 34 66 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6476.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 154 386 416 6476 % 92,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 18 10 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CbCccE Cc dBc  cbbA CeC cd db  D DEaeaEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız bAe  dcD e  dbBAbEB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız  Cc  e                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız      Cee a  c     dd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 5 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

174,085 93,37
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  864
MUSTAFA YILDIRIMTEPE 120 17 24 79 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6503.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 156 390 420 6503 % 93,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 10 19 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız dAC EcAd B    E aCA  dbd   eD e   BE  d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız eE  ebdd  bcaCCBbcEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız           b                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız   ee       e        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 2 22

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 3 22

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

175,023 93,14
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  144
SAİMEGÜL YILMAZ 120 21 39 60 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6487.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 155 388 418 6487 % 93,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 23 4 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız CACDEAcdac    EbeeeeadadbacdcbDebaBEDCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BE Cee aadbDaddBccEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız edCba                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız            a        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 6 33

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

150,995 96,58
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11D  -  872
UMUT KAHRIMA N 120 6 12 102 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6727.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 162 408 444 6727 % 96,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  ba  bA        Ac    ca                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BE bdD a  dcaC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

208,228 83,79
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  862
AHMET REMZİ YOLCU 120 28 22 70 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5836.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 124 311 333 5836 % 83,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 15 8 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız CdCDbcAcadadEcbABCACBBC  EEBaaaBcb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız acCCdDBCecd              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız  Cb    EE           E       DC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 1 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 2 44

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

225,430 75,81
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  578
ALİ KEMAL FİDAN 120 34 23 63 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 95 247 263 5280 % 75,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  dCDEcAcadadEccABCACBBC  EEBaaaBcCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız  dCCADaaB aaBedBaAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız  Cb    EE           E       DC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 2 44

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

193,873 88,41
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  5
ALİM SAKA 120 26 35 59 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6158.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 139 352 378 6158 % 88,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 19 14 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  ca EA daBc bbceBeAe c  C b D ca  da  ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BdCCADceBd DB  B  c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız Cb   BCE a de  b e  E       DC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız    C  b   be  aC D a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 1 22

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 6 11

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

198,908 86,92
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  629
BÜŞRANUR ÖZER 120 27 30 63 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6054.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 134 339 362 6054 % 86,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız Cb AAdA   acc  dCEAaCACcebeeEEBDdDEeCeEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EdaCdBdDd   dC  cEB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 8 21 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 8 31 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız      d   a dDd aab          a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

0,000 97,63
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  871
DAMLA AKTAŞ 120 16 64 40 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6800.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 164 411 447 6800 % 97,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 32 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CaCAbEcbaadedbabdceedbaacecdbbaDaeEdCeaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 18 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EbBdacbeeacddbebdace     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 11 17 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 11 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız c      C abdDda ab    a  bc             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız E  DbCCa   e        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 8 11

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 6 33

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Deprem Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Yansıması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

188,558 90,06
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  877
EMİRHAN AKYILDIZ 120 20 17 83 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6273.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 145 367 394 6273 % 90,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 9 21 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CbCc  A d  Bc B CE  bAdBBaee            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız cdBCCaccBee dC AEEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 2 22

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

190,510 89,36
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  955
GÜLHANIM ULUBAY 120 27 42 51 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6224.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 143 361 388 6224 % 89,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 24 0 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız bdCDdAeaedaaaEdAdCAecBdBaEEecEcdcCBbeCcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BEbCdDaaBdaeBddBaAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız         d eCaab             a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız   d        e        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 6 33

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

204,958 84,87
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  330
HİLAL TEMEL 120 30 34 56 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5911.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 127 320 342 5911 % 84,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  dC  AAacd   EEABCACcBdBeEEecEcdcCBbeCcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BEbbdDaaBdaeBddBaAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız         d eC ab             a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız   de E     e        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

203,788 85,24
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  836
İBRAHİM YAZOĞLU 120 26 21 73 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5937.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 129 326 348 5937 % 85,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız C   dEA E daB B eb   A  B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız dABCCBdDeeD   Bb         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız BCE Cb   DC   Ce    e  E                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız ba  eC bda c d B    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 0 11

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Deprem Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

160,838 95,35
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  916
KEVSER AKBURAK 120 18 46 56 6 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6641.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 160 403 438 6641 % 95,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 27 0 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CeCebEcadddddaecbabBCdCaeCaCEcaDcaEBaDce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 11 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız b cCace ca  caB d d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız a  C        a                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız Ec     e     c dBc a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

173,473 93,48
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  41
MUHAMMET ENES ÇAKIR 120 13 10 97 10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6511.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 157 391 421 6511 % 93,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız C bebE   b aB                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız dA CCBd  eD              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız BCE C               e  E                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız b                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

261,455 55,42
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  598
MUHAMMET İPEK 120 44 14 62 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3860.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 37 112 118 3860 % 55,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız CACDEcAdaB  E EAdC CBBC  E B EDBcCB DaB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız  dCCADeaB aDB  B AEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız  Cb  B EEa  e       E       DC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız    C       e       B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 1 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 0 56

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

226,310 75,38
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  664
MUSTAFA BAYDEMİR 120 33 17 70 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5250.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 94 245 260 5250 % 75,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CDCAcEA E daBbBcCEAceACBBCe E   EDbBaD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız  A CC   e                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız B E Cb   DCEa  e       E    b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız    c  Ce            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 2 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 1 44

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

259,520 56,63
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  881
NAZLI HASAS 120 44 16 60 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3944.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 40 118 124 3944 % 56,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız CACDEcAdBda   E dCACB CBeEEBDEDBcCBEDaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BcCCADBa caDBCCBDAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız C    B   a                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız   de       e        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

230,883 73,17
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  896
RABİA TAŞCIOĞLU 120 34 16 70 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5096.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 87 228 243 5096 % 73,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız C  c EA   deB B ebcBCACBBC  E   EDb aD e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız cA CC  D aD a  AEEBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız B ECCb   DCE   e                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız       Ce        B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 1 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 2 44

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

263,063 54,50
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  992
RAVZA KOÇYİĞİT 120 45 16 59 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3796.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 33 104 110 3796 % 54,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  dCDEcAdaB  E cABeACBBC  EEBaEDBcCBED dE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız  dCCADeaB aDB  B AEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız CCb  B EE   e       E       DC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız    C       e       B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

181,925 91,66
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  182
RIZA KAHRIMAN 120 22 34 64 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6384.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 149 378 407 6384 % 91,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 18 11 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız CcCDbAcdedEdccEcce  BaC  Ec DEadb e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BaCCbaceBdabdebBbbEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız b    BCEa  C                 b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 1 22

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 2 33

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

226,913 75,06
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  968
ŞEVVAL ELÇİ 120 33 17 70 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5228.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 93 244 259 5228 % 75,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  dCDEcAdaB  E cABeACBBC  E   EDB e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız  cCCADeaB aD   aeAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız  Cb  B EE   e d              C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız    C       e       B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 0 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 0 44

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

201,325 86,10
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  643
TUNAHAN YILDIZOĞLU 120 29 35 56 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5997.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 132 330 352 5997 % 86,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız ab AAdA   acc  dCEAaCACcebeeEEBDdDEeCeEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EdaCCBdDeb   d  EEaa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 10 16 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 10 26 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız    C d   a dDd aab    BE   dae          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız        c            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

211,605 82,28
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  897
YAVUZ METİN 120 29 22 69 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5731.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 117 298 316 5731 % 82,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 10 17 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız C CcA cd cdedE bbEABe  BBC  E  DE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız abBCCBbDcebeab  EE b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız BCEC b   DCE  Ce       E                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 0 22

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 0 33

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

244,018 65,79
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  846
YUNUS EMRE AKDAĞ 120 39 18 63 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4582.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 71 178 191 4582 % 65,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CDbdcEA E daB BcCcABeACBBC  EE  EDb aD e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız cA CCB DeaD a  AEEB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız B E Cb   DCE   e       E                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız       Ce        B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 1 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 2 56

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

148,480 96,74
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

11E  -  285
YUSUFİSLAMMERCAN 120 17 59 44 2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6738.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 163 410 446 6738 % 96,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 22 10 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız adae  badcb EE   bAdcBC e b ecaBca dbCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 14 4 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız aEddcDeaadaece  e  c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 11 16 0,25 % 1

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 4 12 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız ea c  e aDb  eC    a  e a Db     C   e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız aD ecba b ccada  DB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 4 22

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 6 22

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

283,405 42,94
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  0
ALPEREN AYDIN 120 56 33 31 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2991.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 8 47 49 2991 % 42,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız CACcEAbeeBc   EAdCACedCdCEEBDEDBbCdEDaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız edCCdDBCdAbDcCCBcAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız a CaC CE D C    cb BEE DCE   C         D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız ccdCbbd DaAeeB     c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

265,108 53,19
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  0
AYSU Ş 120 48 25 47 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3705.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 27 94 100 3705 % 53,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CDCcAdAC  B B BdeEeBCACBBC b*EBaEDEcCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız   B    D  DbbCcAEEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 8 13 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız BbEC eE  Dd a Cc      dEd DC a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız cd      aB D A   ddE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 2 0 2 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

270,620 49,88
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  422
DAMLA KILIÇ 120 50 25 45 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3474.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 17 74 79 3474 % 49,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız dcCDEedBBdaCEEaeBCACBBCBCEEBDEDacCBEDCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız aEdeAbBC AaDBCCBeAbE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız abC      D C    a   E        C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız   e c   D Aece     B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

301,170 34,93
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  426
EBUBEKİR MUTLU 120 60 24 36 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2433.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 21 21 2433 % 34,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CDCAAEA   dBB BcCEAdCACBBCBCEEBaEDEBCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EAaCed D CDCddBecEBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 8 8 12,00 % 40

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 8 18 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız BCaaCdEC DC aAeDDe DbEdE  D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız bc D   eaB D A      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

321,195 27,57
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  430
EMİR DEVELİ 120 66 22 32 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1920.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 7 7 1920 % 27,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CD AAEAea BBd BECE BCACBBCBbEcBcEDEBCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EAaCeBADBCDCECBeEEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız BCEaadEC DC a CDDC D                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız bbdD CCec aD A BeaCa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Yansıması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

295,508 37,30
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  123
EMİRHAN AKAGÜNDÜZ 120 57 20 43 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2598.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 6 26 26 2598 % 37,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CDCcbEA E B e BbCEABCACBBCBdEEBbEcEBCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EcaCeB DBeDCEC AEEBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız BCEa CE dbCbD C     bEBE  DCE           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız a      e   D    c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

278,675 45,67
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  253
ENES YEŞİLOĞLU 120 59 51 10 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3181.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 12 55 60 3181 % 45,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız bACDEAAdBcaCEEEABCebBBCBaEEdcEDBbeBEcCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız cEaCdDBCBcbDBCCBDAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 18 6 1,50 % 5

Geometri 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 23 10 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız dadE abEbeACaeddb aBE   dccdb  ae eb c D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız eDeCcabbDcAeBBaCEbdB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 2 0 2 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

277,318 46,45
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  93
GÖRKEM EROL 120 54 32 34 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3235.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 14 60 65 3235 % 46,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CDCcAEACa BBd BcbEAdCACBeCB EEBDEDEBCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EdBdeBdD eDCdCBAcEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 9 13 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 9 23 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız BC CbaE  e  cdebc  DAd E   C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız ca  cdee  bD A dBdC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 0 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

266,995 51,97
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  149
HAYRUNNİSA TOPAL 120 51 34 35 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3620.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 23 86 92 3620 % 51,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız CACDEAbdBdcea EcBCAbBBCBCEEdaEDBECBEDCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BdCeAD aB ab CCBDAEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız beCEC b  DACbea c                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız eDdeabb DaAec dCEb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

255,580 59,34
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  249
İLAYDA CEYLAN 120 43 18 59 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4133.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 49 134 143 4133 % 59,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  ACD cAB B e  E  CACBdaBCdEBDEe dbBEDCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız eECCAD  B  DBCCBDAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız   d   b ba  b   D       C   D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız      c b   e   C  aB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 2 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

202,405 85,70
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  48
MALİ ŞENTÜRK 120 25 19 76 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5969.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 130 327 349 5969 % 85,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  cCDEeAd a  a c BCeC Ba                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BECbeD eB b   bBDAdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız C    B    AdcDe D   E    b  D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız                dE   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 1 11

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

245,160 64,94
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  212
MERVE AYGÜ OĞLU 120 40 20 60 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4523.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 67 171 183 4523 % 64,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CD AcEAC  B Ba deEcdCACBeaedEEBDEDEBCDad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız   Be   D eDCbb AEEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız    a C C D  a          E   C D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız      dCc   D        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

238,123 69,48
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  332
NAZLI ŞENTÜRK 120 38 22 60 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4839.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 76 197 211 4839 % 69,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız CcC EcAcB  C  bABe   BadaEEBDEDdcbdEcCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BECee  eBA D dCBcAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız   CE B     e D      EEeD                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız aD    a             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 4 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

229,203 74,00
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  134
ÖMER YILDIRIM 120 38 34 48 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5154.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 90 236 251 5154 % 74,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 13 9 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CDabcEAb  aeddBEbEABCACBBaBd  d     CcEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EdcCCBADBe Cbd A EBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 11 13 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 11 23 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız BCEabCE db  e C e  cba  b e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız dbd D  e   D   d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 1 33

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

244,288 65,56
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  258
SÜLEYMAN GÜÇLÜ 120 43 34 43 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4566.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 70 177 190 4566 % 65,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CDCcdEA   d   BbCEABCAadadBbcaBabeEBaDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EdBdC AbBCD ddaAcdBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız BC a CE  DC      C DA  aE  C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız bb cba Dce D A   dC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 6 33

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

259,065 57,01
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12A  -  132
YUSUF ORUÇ 120 53 54 13 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3971.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 42 122 129 3971 % 57,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 18 0 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız eACaEecBBdababEcdCACBBCBdEEeDbDacbBEDCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BECedDBCdccDaCCBDAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 15 3 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 15 13 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız abCECBCEdab bDe cebBEbecbED cC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 15 0 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız DDaecbdaDcbeBacebDdc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

236,328 70,34
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  278

120 40 31 49 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4899.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 80 204 218 4899 % 70,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız C  A EAeb BBccBbCEABCAC daBCEEBDEcEBCcEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız ddeeeBcD  DCdC AEEBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 8 19 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 8 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız  b  bd C   aac Dea D                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız dbd Dde    D      e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 2 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

264,835 53,38
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  171
ABDULSAMET KARAKUŞ 120 48 26 46 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3718.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 29 97 103 3718 % 53,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız C  AcEA   d e Bc EABCdCBBCBeEEBbEcEBaDEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EABeCBADBee b BAEdBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız  CECaC C  CEDAC    c  B                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız bE  DeebeBcac       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

208,383 83,73
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  187
AHSEN KILIÇOĞLU 120 29 25 66 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5832.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 122 309 331 5832 % 83,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  cCDc Ad e    EcBCACBabBCEEdDa BECaEDCdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız ecC Aa eB  D  dBcAc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız ebd        a                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız   C bbd    D        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

224,848 76,11
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  221
BAHADIR K 120 32 16 72 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5301.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 96 250 267 5301 % 76,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 7 17 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız a dA EA   d    Eb bBCAC BC e EB  DEBCc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EABCe AD e  c  AcEBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız  Ca        E  e        E                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız EE  Dee         B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 2 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 0 56

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

255,855 59,14
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  434
BİLAL BAYKAL 120 45 26 49 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4119.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 48 133 142 4119 % 59,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız C CcdEAb  cadaBddEcdCACBBCBCEEBDEeEBde B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EABCCeAa a CdCBAEdBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız  C a a C cCEDAC  C c E Ed   c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız        e            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

215,345 80,59
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  202
DAMLA DURĞUT 120 32 28 60 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5613.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 112 283 300 5613 % 80,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız aa AAEd   B   BcbEAdC CBda  EEBcEDEB aEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız dde bBeDBCD     E BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 8 18 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 8 28 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız eCb  d C    bAaceC b                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız  da   ee        B d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 1 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

223,853 76,55
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  216
DOUKAN SAKA 120 36 33 51 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5332.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 100 254 271 5332 % 76,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız bcCcc cdB  C  EcBCACBBdBbcEBcED cbdEDaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız eEeecbB  dac eCBDAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız  aCE  d     D   cAEcE        C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız D de c  D   c      e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

277,563 46,27
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  409
EBRAR TUĞRUL ATIK 120 54 33 33 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3223.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 13 59 64 3223 % 46,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız CcCcddAdBeaCcEcABCACddCBCdEBDEDBbCBEcCdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BECCdDdeBdabaCCBDAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız eCC CB Eb AC      EeE        C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız bDdecEab b D   eED B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

233,583 71,79
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  375
ELİF 120 37 23 60 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5000.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 85 216 231 5000 % 71,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CD eAEb E BBe BbbEABdeCdBaB EEeDEDEBaDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız    C BdD a   b AcEB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız BC   d C     ACD a c   a  cC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız  a    ee            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 4 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

248,238 63,20
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  252
EMİN KILIÇ 120 41 20 59 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4402.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 58 156 167 4402 % 63,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız C  AAEA        ceEddCACBB BCE BDEDdBCcEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EdBC B D eDCaC AEEBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız  C  dCE  DCE   ea                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız ddaDDdee            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 2 56

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

259,350 56,81
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  245
EMİRHAN AYTEMÜR 120 47 29 44 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3957.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 41 120 126 3957 % 56,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CcdcAEc   B   BdCEAcCACBeeBdEEBDEDEBbDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız bABCCB a eaC C AEEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız B   Cb C  C   C e  c   E  aa            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız cdaDDeeecBaD d    Cd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

250,933 61,62
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  435
EMRAH GÜNER 120 44 28 48 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4292.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 55 148 159 4292 % 61,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız ecaDEAcdB  CEbEedCAbBcCBbEEBaEDBEbBEDCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız  E bbDBa dbe CCBDA E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız   d CBC    CD e D      cC   D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız bDaCcbd    e        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

264,820 53,40
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  645
FURKAN KARAASLAN 120 48 26 46 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3719.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 30 98 104 3719 % 53,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız Cc AcEbCE dB  dcbEAddACBd BCEEBDEaEcCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EABCCB D eeCaC AEdBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız  CECaC C  C DA     c  B                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız bE  DeCbeBcac       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

237,840 69,66
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  415
GÖKDENİZ KUYRUK 120 42 38 40 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4852.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 77 198 212 4852 % 69,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  AC EAcd ea   EABCACBdeBCEEB EDBcbBEadeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BECCcDdeBAde CbBDAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 11 14 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 11 24 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız eCb bB E abC e  c  eE baa               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız bDeecbaa   e B Cd   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

216,188 80,16
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  215
HAKKI Ü 120 32 27 61 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5583.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 111 280 297 5583 % 80,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 9 13 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  dCDE bB        d AC BeaCEEdDED cCBEaaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız adee D e bc    BDAEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız CaC C C  DAe a  b   E        C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız c  eadd    e   C    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 4 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

252,930 60,56
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  571
HASAN MERT 120 44 26 50 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4218.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 54 145 155 4218 % 60,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CcCAbEA   B   Bd EAcCACBeeBdE B EDEBCc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EdaCCddDdeD dC Ab BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız   E CC C  C   C      EeE                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız cEacDdeD  b b D BceE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 1 44

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

217,833 79,47
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  172
KADİR B 120 36 41 43 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5535.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 108 274 291 5535 % 79,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız Ca cdEA   daBaBde AdCbC BCBbEEecEeEBCeEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız dAaCCBdccbaCd BAc BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız  bcCbd   DC aAe                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 11 5 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız dbabDdee   D  acBaCa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 4 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 2 0 2 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

256,195 58,88
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  437
MERT ÇAKICI 120 44 21 55 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 47 132 140 4101 % 58,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  cCDE  dBB   EcABCAb BCB EEBaEDBcbaEDCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız eEC   Be daD  CBDAEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız  CC CBd     D   cAEcE        C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız D d  c  D   c  b   e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 0 0 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

254,483 59,83
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  140
MUSTAFA FURKAN 120 45 28 47 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4167.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 53 139 149 4167 % 59,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız CACcEbAB e    EAcCACBeeBdE B EDBd BEcC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız aECCdDdedddD  CBDAb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız eCC C  Eb AC      EeE        C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız cDdecEab b D   eED B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 1 44

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

270,380 49,96
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  436
NAİM FURKAN BAYRAM 120 48 18 54 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3480.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 18 75 80 3480 % 49,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız bACDEdc       EABCACBBeBdEEBcEDBEaBEcCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BdCCdD e  baBCCBcAEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız C CEC bEEbAC D  D dBE     D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

224,413 76,22
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  117
SAMET ORUÇ 120 35 28 57 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 97 251 268 5309 % 76,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız aDace          dCEABCAC BCBaEEeeEDEBb EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EbeCee D CDCbb AEdBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız Bd  ab a       D   cAEcE                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız  c  Dde c  D    e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 0 2 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

209,025 83,46
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  208
ŞEYMA 120 29 25 66 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5813.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 121 305 326 5813 % 83,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 16 7 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  ACDcdcdB a   cAdCACBaed EEdDED ceBEaadE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız   C  D a      CB AEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız  bd C a    CDea D                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız   Ce a     e        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 4 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 2 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

282,248 43,70
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  207
SİNEM TOKA Y 120 53 21 46 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3044.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 9 49 52 3044 % 43,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CDdAAEc  EdBc BcCEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EbaCC cDBeDCbC AEEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız Bb d C b  C DA                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız  da  eeecB   e  BcC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

255,000 59,63
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12B  -  203
YSF ERBY 120 44 23 53 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4153.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 52 138 147 4153 % 59,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 24 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız CACeE cd      EABCACBdeBbEEBDbD bbBEDCdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız B CCAD CB   BC BcAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız CCC  B E aAe                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız a  eEceb  eedB Cbb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

245,195 64,91
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  139
ABDULSAMET SAKA 120 42 29 49 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4521.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 66 170 182 4521 % 64,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  ACeEecBed C   dBddCBdCd EEdaEcBcCeEDbBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız adCCeDaeB  DaCCBDAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız a bEC C EDAe e     dE AD d   C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız         D  e   C    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 5 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

224,375 76,25
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  997
AHMET CAN ŞAHİN 120 34 25 61 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5311.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 98 252 269 5311 % 76,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 16 9 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız eACeEccdaBd  EEAcCca BC e   a  BdeBEDCdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız eaeedDBeBec    BcAE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 0 17 13,00 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 0 27 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız   C CBCEEDA     D  BE    E   C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 4 22

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

234,130 71,50
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  167
ALİ HATUN 120 37 22 61 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4980.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 83 212 226 4980 % 71,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  ACDEAABBBaaa EABCACBBaBCcdaaEeBEaBEcCdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BEaCAb eBb     BDAEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız aa      E   De                         c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız            e        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 6 33

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

220,810 77,99
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  222
ATİKE ZEYNEP GÜLHAN 120 33 24 63 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5432.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 104 263 280 5432 % 77,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  ACDEAABBBaa  EABCACBdCd EEdaEcBcCBdDbeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız eEbbcDdeBcdcBCCaaAdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız                             D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

221,508 77,66
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  307
BERAT SAKA 120 32 19 69 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5409.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 103 261 278 5409 % 77,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CD eAEc c B    ECEAdCACdeCBCccBDEDEBCDEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EAedCa D  cabCdAddBa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız    D                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

270,208 50,09
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  218
ELİFSU SABIRLI 120 47 14 59 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3489.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 19 76 81 3489 % 50,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CDCAAE da dBd c CEAdCA BBeBCEEBDEDEBC  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız E aCCB   CDC CBAEEBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız cC CdC    CcDAe        E    E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız        c            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 0 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 1 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

296,283 37,07
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  170
EMİR ORUÇ 120 55 10 55 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2582.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 5 25 25 2582 % 37,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız dACDEbABBdECE EABCACBdCBCEEBDEDBEbBEDCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BECCdDBCBAbDBCCBDAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız  dC                 E   dE              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız            c        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

206,475 84,36
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  242
ESMA AYŞÜ 120 26 18 76 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5876.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 126 317 339 5876 % 84,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 10 24 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  cC E ABaBc  aEc   d  b b d      e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BEC    eB cDBd BeAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız CCCECBC  D e a  c c E        C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 3 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

234,830 71,17
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  356
GÜLNİDA ERYILMAZ 120 37 21 62 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4957.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 82 210 224 4957 % 71,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CD AAEAa  BBBaBcCEABCACBdCd EEdaEcdBbDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EcebbBcDdecCdC AdEBa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız B     E  D                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

320,578 27,82
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  72
HANİFE SAĞUT 120 63 10 47 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1938.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 10 10 1938 % 27,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CDdAAEAC   BdaBECEABCACBBCBCEEB EDEBCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EABCCB D CDCaCBAEEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız BC a aEC DCE A  e   Aa E   C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız        c   Dc     C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

296,778 36,78
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  999
HAYRUNİSA ŞAHİN 120 55 10 55 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2562.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 4 24 24 2562 % 36,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CDCAAEACE BB aB C ABCACBaeBCEE  EDEB DEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EA CCB DBeDCbCBAEEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız BC   dEC e    ec   D   E  D E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız    D   e            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 0 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

239,545 68,57
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  322
İLAYDA ÜLKER 120 37 15 68 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4776.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 73 187 201 4776 % 68,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız   CDEAABBd C  cABCACed BdEEB EcB bBEDCdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız  E CADBe  b BC BbAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız   d C C    ec                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız            e        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 2 56

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

281,650 44,05
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  145
KADİR ARDA TOKDEMİR 120 53 22 45 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3068.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 11 51 55 3068 % 44,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CeCAAEACb dBeaBEbEABCACBdCBaEEBDEDEBCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız ceBCCBcDBeaCbC AEEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız BC  Cb C e E AeDe  b   E   C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız  d   e e            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

269,153 50,58
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  269
M YİĞİT KORKUSUZ 120 49 24 47 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3523.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 20 78 84 3523 % 50,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CDdAeEcC  dBd BbCEedCACBBdBbEEBeEcEBCcEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EABCCBAD dDCbe AEEBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız B    b C DCEDcec C c  eE AD E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız        c            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

255,148 59,51
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  121
MEHMET EFE KATIRCI 120 46 31 43 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 51 136 145 4145 % 59,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CeeAcEACaEddccBcCcABCAaeBaBbEEBaEDEBCDdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız aeeCCBdDdC  bCaAEEBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız  CE    C   EDA D      BEE   d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız aE c dCc  a     B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

261,913 55,19
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  351
MİRAÇ TEPİR 120 46 21 53 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3844.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 35 110 116 3844 % 55,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız CACDEcededa  EEABCebBaCeCEEBDEDBEbBEDCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BcCbdDaCBbdDBCCBDAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız        EED e       BEce  d              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

213,873 81,23
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  214
ONUR BAYRAM 120 30 23 67 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5658.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 115 290 308 5658 % 81,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 15 11 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız C  AeEcC  Bad  cC dBddCaa Bd cd  DEebDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EdBCCBbDB     BAEEBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız  C   bE     D e        E                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız      eee            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 6 22

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 1 56

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

271,263 49,53
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  266
RABİA ÇİÇEK 120 46 8 66 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3450.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 15 70 75 3450 % 49,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CDdAAEA   BBd BECEAcCACB CBCEEB EDEBCaEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız E BCCB DBC CabB E BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız BC   C                      E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız        c            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

266,313 52,36
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  175
SAMİ ORUÇ 120 47 19 54 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3647.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 24 88 94 3647 % 52,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız C dAAEACaEdcecBECEbBCebBBddCEEBDEDEBCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız bdBCCBbDaCDCdCBAEEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız  eE         D e       BE e              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

262,950 54,62
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  352
ŞEYMA KALACOŞ 120 46 20 54 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3804.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 34 106 112 3804 % 54,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız CACeEAAdBdbd  EddCAeBBaB EEBDEDccCBEDCdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız aECC D C  aDBCCBcAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız CdC  cC cDAe        E    E   C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız            c        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 0 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

245,100 64,95
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12C  -  219
SILA AHISKALI 120 39 16 65 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4524.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 68 172 184 4524 % 64,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CcdcAEce  Bad BcbcAcCACB CBCEEB EDEBCDEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız E BCCB aBCbCabB   BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız BC   C    C                 E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

229,978 73,67
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  325
ABDULSAMET DOĞAN 120 35 20 65 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5131.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 89 235 250 5131 % 73,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CcC AEA   dB  eEbabBCACBcCBdEcBabDEBCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EdBCb  D ebC C AEbBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız  a        C                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız      aCe          e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

236,760 70,12
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  234
BETÜL OKUMUŞ 120 38 22 60 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4884.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 78 201 215 4884 % 70,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız CACDEAcdBdaC  EedCACBBCB EEB bDBEbBEDCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız aEeedDcCBdca CbBcAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız bb         e  C                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız            e        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

223,965 76,47
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  654
BURAK ÇEVİK 120 35 28 57 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5326.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 99 253 270 5326 % 76,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız aD AAEA a aadaBcbEcBCeCBBddeEEBDEDEBCaEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız E BCCBdbeCe  b AEEBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız                b   D   E   b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 6 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız aad  dee            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

282,128 43,82
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  440
BUSE TOPCU 120 53 22 45 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3052.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 10 50 53 3052 % 43,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız eD ccEAeEEBBdcBcCEAdCACBBCebEEBDEDEBaDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EABCeBADaeDC CBAEEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız  C bCC C DdED C       aa    E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız d    e e  b         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

230,843 73,18
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  590
CEM KANAT 120 35 19 66 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5097.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 88 229 244 5097 % 73,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız  abAAEA      aBcbcAdCACBBaBaEEBaEDEBaDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız ddBCeBADceaC C AEEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız                c           C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız        e            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

211,375 82,37
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  394
DENİZ AĞIN 120 29 21 70 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5737.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 118 299 317 5737 % 82,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız C C  Ec   aaB BcbdABCACBdCebEEBbEDEBaDaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız   BC BdDBecedC AdEce     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız        e            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

261,685 55,29
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  432
FATİH ŞAHİN 120 43 9 68 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3851.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 36 111 117 3851 % 55,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CD AcEA  E B  BdCEAaCACBdC  EEB EDEBCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız  A Ce AD CDC C AE B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız B   eC C c c       D   E   a            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 0 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

265,505 52,92
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  286
HAMİT ÇALIŞKAN 120 46 16 58 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3686.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 25 90 96 3686 % 52,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız aACDEAAdBdce  EABCeCBBCBbEEBDEDecaBEDCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BECCADaeBA     BDAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız  CC C  a   e        E    E              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız     d      e        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

232,268 72,45
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  260
HASAN GHASEMİ 120 38 29 53 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5046.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 86 225 240 5046 % 72,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız eD ccEAeEEBBdcBdC AdCeCBB BbE eeEDEBaDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EdBe e D eDCbCaAEEBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız    b C   DdEDc c      aa    E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız    c ee             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 1 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

235,373 70,94
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  209
HİRA DURSUN 120 35 13 72 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4941.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 81 209 223 4941 % 70,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız C  AcEA EEda    CE BCACBBe  E eaEDEeCD B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız E eCeB D eDCaCBAE B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız  C   a   D         D                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız      d              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 2 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 2 56

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

267,440 51,69
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  183
HÜMEYRA KURT 120 45 9 66 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3600.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 22 83 89 3600 % 51,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız CACDEA* B  CEEEABCACBBCBbdEBcEDBcbBEDCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız eECCA   B  cBCCBDAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız            a    D                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız            D        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

239,253 68,80
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  372
İLAYDA TANRIKULU 120 37 15 68 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4792.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 74 189 203 4792 % 68,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  ACeEAea B    EABCACBBCBdEEBDED cbcEDCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BcCCAbceBddD CCBcAE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız            e        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

218,698 79,05
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  623
NURCAN BAHADIR 120 32 23 65 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5506.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 107 271 288 5506 % 79,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CDa  EA   dBe  dbEABCACBBCBCE Ba DEBCedc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EAe  BeD  DCaC AEdBa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 8 22 -2,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 8 32 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız   a  d      cbd    b  e    a            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız        c            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

195,718 87,91
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  346
RAHMAN HELVACI 120 26 31 63 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6123.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 137 346 371 6123 % 87,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 21 3 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız acbAdbA EEace abbcAeCeCBdaBebEBa DEBbaEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EdBdCBdDca  d  eEaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız  a         b          BE                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 4 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

264,210 53,73
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  51
RAVZA NUR 120 44 10 66 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3742.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 31 99 105 3742 % 53,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız CACDEAA Bda   EAaCAb BdB EEBaEcBcCBEDCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız  ECC D eBAEDBCCBDAE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız   a   C         D           D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 0 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

227,768 74,67
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  268
SILA ÖZGER 120 35 23 62 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5201.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 92 239 254 5201 % 74,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CDdAeEcC  dBcaBECEbdC CBBeB cEdabDEBCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız cdaCCdADcCDCba AEEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız    b      d   e                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 2 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

247,270 63,78
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  310
TURGUT KABAN 120 41 21 58 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4442.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 61 163 174 4442 % 63,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız CcCDE AB  c   cABCACBBaBbEEBaEDBcaadDCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız  ECebDBCBda    BeAE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız b  c  C  b C e  D   E        C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız  D e       c   C   B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

219,410 78,77
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  350
UMUT KAYMAK 120 30 14 76 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5486.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 106 269 286 5486 % 78,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız C  cbEA  EB  c bd  BCACBdCBbEEB EDEBCDEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EdBCbBbDe     B      C  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız      e a            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

271,198 49,56
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  343
YASER YILDIRIMTEPE 120 47 12 61 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3452.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 16 71 76 3452 % 49,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CD cAEACEEBBB BcbEABCAbBBaB EEBaEDEBCDaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EABCeBdDBCDC  BAEEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız     eb                     C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız        e            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 0 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

258,360 57,44
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12D  -  317
YUSUF ENES TÜRKER 120 44 18 58 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4001.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 44 126 133 4001 % 57,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız dcCDEebeBaa b EABCeCBBCBaEEBDEDBdCdEDCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BEeCADBCBdaaBCCBDAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız   eC       e   C    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

215,248 80,65
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  603
AHMET KÖSE 120 31 24 65 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5617.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 113 284 301 5617 % 80,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CaeAcdA         bcABCACBcdBCEbBaEDEBCcEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız abede  bBaDC CaeEdB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız  CEC C a  C   e                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız        b            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

241,488 67,19
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  573
EYÜP SALİH YILMAZ 120 36 9 75 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4680.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 72 181 195 4680 % 67,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 5 15 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız  DdAAEACEEB   BECE dCA BBe Cc       Cc B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız E BCC  D CDCbCBAEdBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız  CcC e                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 1 44

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 2 11

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

284,990 42,17
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  177
HANİFE SERTOĞLU 120 54 21 45 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2937.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 7 41 41 2937 % 42,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CDdAbEACbEBBBcBcCEABCACBBCBbEEBDEDEBCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız  ABCCBdD eDCdeBAEEBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız Bb adC C bC aA D                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız    b eee        e C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

192,795 88,77
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  998
RASİM SAKA 120 22 19 79 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6183.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 141 357 384 6183 % 88,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 12 15 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CD AdEc   Bad BbbcAd          ecEcEBCeEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız dABCeBdDae  cC  EEB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız  a                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 2 33

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

196,140 87,77
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  0
SILA GÜLLÜ 120 25 27 68 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6113.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 136 345 370 6113 % 87,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 22 5 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  caaddcd cc a EbBCAeedCdCaEBDEeacb EDaBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız eECCdD e  bDaCCBDAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

216,523 80,03
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  137
YAHYA BURAK 120 31 23 66 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5574.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 110 278 295 5574 % 80,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 11 13 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız  bC EbbdeeaCEbEABCeCBdCBbEE    B C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BECCebBa Ac    BDAEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız C C a CE   eee      a     c  C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız            c        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 2 22

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 0 44

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

0,000 97,63
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12E  -  211
Z YN P T 120 0 1 119 -0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6800.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 164 411 447 6800 % 97,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız a                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 0 0 0

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

244,743 65,21
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12F  -  589
DERVİŞ ABİK 120 41 24 55 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4542.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 69 174 186 4542 % 65,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız ecCDaAcdBeaCd EABCeCeBeBCEEBDEeBECBEDaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BECCeDBCddaaaCCBeAcE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız CeC     ba          E                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

250,050 62,14
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12F  -  293
EMİN S 120 42 21 57 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4328.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 56 150 161 4328 % 62,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CeecbEACdEBBBaBcCdeBCACedeBbEEBaEDEBCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız E BdbBdD  bCaCBAEEBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız  C             D    AE E                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız        e            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

265,090 53,24
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12F  -  259
EMİRHAN İBİŞ 120 46 16 58 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3708.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 28 95 101 3708 % 53,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CDdAAEACEEBBBaBcCbABCACBBC dEEecEDEBCDEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EeBCe dDBCDCcCBAcdBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız      C                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız      e c        B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

220,598 78,16
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12F  -  0
HAMDİ DAŞTAN 120 34 29 57 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5444.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 105 265 282 5444 % 78,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız eDCAcEAC  aaedBbbcbBCACaaaBbEcBDEDEaaDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EcedCBADae  a  AEEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız ddE          A     bA  c    d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız        e            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 1 0

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

248,765 62,90
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12F  -  355
HARUN KAYMAK 120 42 22 56 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4381.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 57 152 163 4381 % 62,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız eDeccEACE dBBaBECEABCeCBaeBCEEBDEDEBbDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EdBCbddaBeDCdCBAcEBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız    C C    d                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız        e           c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

233,958 71,60
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12F  -  401
HİRANUR TİRYAKİ 120 37 22 61 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4987.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 84 214 228 4987 % 71,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız bACeEAcBada EEEcBCAC BCBCEEBcEcBcCBEDCdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız aECedDBCBddb  dBeAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız   b                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız c          e        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 0 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

236,733 70,14
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12F  -  646
MEHLİKA KIRDAN 120 39 27 54 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4885.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 79 202 216 4885 % 70,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız eAaeEdcdBBaCdEdeBCbCBBeBCEE DEDBbbBEDCdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız cEe  DBe dabBCCBDAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız a     C     D    A  E   ec              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız   e   a    e        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

263,120 54,44
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12F  -  276
MELİSA FİDAN 120 46 19 55 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3792.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 32 103 109 3792 % 54,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız dACDEAAdBBaCd EABCACBBaBCEEBcEDBbdBEeCdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız BECCdaBeBdaDaCCBcAEE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız CCC        e        E                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız            e        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

257,835 57,82
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12F  -  223
MERYEM MELEKOĞLU 120 42 10 68 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4027.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 46 129 136 4027 % 57,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CD A EbC  dBc BcCEABCeCBBaB EEBDEDEBCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EdBCeB D CeC C AEEB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız B    C                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız        e            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 0 0 0

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

261,023 55,69
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12F  -  362
MÜNEVVER TERZİ 120 45 17 58 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3879.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 38 114 120 3879 % 55,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CDbAAEcCEEBedaBECEABCACBdCBCEEBDEeEBCDEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız EAaCeadbBCDabC AEEBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız      d e          C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 0 1 0

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

245,648 64,67
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12F  -  283
NİSANUR DURMUŞ 120 39 14 67 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4504.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 65 169 181 4504 % 64,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B CACDEAABBBECEEEABCACBBCBCEEBDEDBECBEDCBE

Cevaplarınız dACDEA BBc CEEEABCeCBBC CEcB EDBbCaEDCdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BECCADBCBAEDBCCBDAEECDCAE

Cevaplarınız  ECe DBe  b   CBeAEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B CCCECBCEEDACDDCADAEBEEADCEDADCBCACCEDAED

Cevaplarınız   C                         D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDCCEECEDEADBBECEDBB

Cevaplarınız   e        c        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0



TYT ÜNİVERSİTEYE DOĞRU DENEME - 5  (1.OTURUM)

258,783 57,24
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

12F  -  433
UĞURCAN ÖZKUL 120 45 21 54 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3987.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 43 123 130 3987 % 57,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 167 417 455 6965

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CDCAAEACEEBBBEBECEABCACBBCBCEEBDEDEBCDEB

Cevaplarınız CDdAAEACEEBBd BdCaAdCACBdCeCEEeaEDEBaeEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EABCCBADBCDCECBAEEBDDCAEC

Cevaplarınız ceaCCBbDBaDdcCBAEEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BCECCCECADCEDACDDCADAEBEEADCEDAEDBCACCED

Cevaplarınız      C   Da            E                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EECDDCCDBBEDEADBBECE

Cevaplarınız      e e        B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Zamir Türleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Göç 1 1 0 100

Bölgeler 1 1 0 100

Afetler 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0

Ardışık Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Deprem Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Yansıması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0

Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Ökaryotik Alemler 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0
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