
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ENS 9.SINIF 2.DENEME 68 68 68 4799

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,97 9,37 12,63 5,40 4,17 4,36 3,35 4,57 2,20 3,29 1,65 2,87 6,62 6,92 4,89 3,00 3,36 2,16 2,45 3,26 1,64 1,34 2,83 0,63 40,42 36,13 31,38 234,860

Okul Ortalaması 11,94 8,37 9,85 5,24 3,82 4,28 2,28 3,09 1,51 3,10 1,35 2,76 2,82 5,44 1,46 1,76 3,26 0,95 1,41 2,34 0,83 0,44 1,01 0,19 28,99 28,68 21,83 206,410

KATILIMLAR

1 527 UĞUR SADIK -9E 22 7 20,25 10 2 9,50 8 3 7,25 5 1 4,75 15 13 11,75 5 5 3,75 3 6 1,50 2 4 1,00 70 41 59,75 319,226 380

2 459 AHMET KOCATÜRK -9E 21 6 19,50 10 2 9,50 8 2 7,50 5 0 5,00 8 8 6,00 4 4 3,00 2 3 1,25 58 25 51,75 295,196 715

3 553 KEREM BÜYÜKDAĞ -9E 17 8 15,00 11 1 10,75 4 7 2,25 6 0 6,00 12 17 7,75 5 3 4,25 3 5 1,75 2 4 1,00 60 45 48,75 286,873 866

4 600 DENİZ HINÇOĞLU -9E 25 5 23,75 9 3 8,25 3 9 0,75 5 1 4,75 2 11 -0,75 3 3 2,25 2 3 1,25 5 2 4,50 54 37 44,75 273,751 1152

5 460 MUHAMMET BÜYÜK AĞ -9E 17 13 13,75 9 3 8,25 4 8 2,00 5 1 4,75 9 8 7,00 3 3 2,25 3 3 2,25 4 3 3,25 54 42 43,50 271,284 1217

6 663 MUHAMMET ERASLAN -9D 19 5 17,75 10 1 9,75 1 3 0,25 5 1 4,75 1 0 1,00 4 0 4,00 2 2 1,50 42 12 39,00 257,147 1576

7 515 M EMİN ÖZER -9E 18 5 16,75 11 1 10,75 4 1 3,75 3 2 2,50 7 16 3,00 1 6 -0,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 47 32 39,00 257,147 1576

8 550 DENİZ ARDA GÜNAY -9E 22 7 20,25 10 2 9,50 4 4 3,00 3 7 1,25 4 6 2,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 46 30 38,50 255,279 1634

9 484 MUHAMMED EFE ERDEM-9E 21 8 19,00 10 2 9,50 4 4 3,00 3 8 1,00 4 6 2,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 44 32 36,00 247,886 1870

10 411 ŞÜKRAN ELA BATMAZ -9E 19 7 17,25 6 4 5,00 3 4 2,00 5 1 4,75 4 5 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 42 26 35,50 246,621 1915

11 470 AYŞENUR KARAARSLAN-9E 15 6 13,50 9 1 8,75 2 3 1,25 5 1 4,75 2 1 1,75 4 2 3,50 1 1 0,75 1 1 0,75 39 16 35,00 245,655 1943

12 549 GÖKDENİZ YILD* -9E 18 12 15,00 6 6 4,50 4 8 2,00 4 2 3,50 7 4 6,00 4 6 2,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 46 55 32,25 237,044 2215

13 575 KEREM ANTİKA -9E 16 8 14,00 7 2 6,50 2 6 0,50 1 4 0,00 8 7 6,25 4 3 3,25 2 5 0,75 1 5 -0,25 41 40 31,00 233,516 2354

14 537 ÖMER YILDIRIM -9E 14 11 11,25 10 1 9,75 2 3 1,25 3 2 2,50 6 7 4,25 2 5 0,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 39 34 30,50 232,281 2397

15 305 YAVUZ BUDAK -9D 17 3 16,25 5 1 4,75 1 1 0,75 5 1 4,75 2 5 0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 34 14 30,50 231,701 2413

16 377 HACER MEMİŞ -9E 16 4 15,00 7 2 6,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 4 0,00 1 0 1,00 33 11 30,25 231,022 2438

17 601 BARIŞ DURAK -9E 16 11 13,25 9 3 8,25 2 10 -0,50 4 2 3,50 4 7 2,25 3 5 1,75 2 2 1,50 40 40 30,00 230,588 2454

18 423 ARDA SİVLİM -9E 12 9 9,75 9 3 8,25 4 4 3,00 4 2 3,50 3 3 2,25 2 3 1,25 2 1 1,75 36 25 29,75 230,281 2469

19 582 ENES YASİN HATİPOĞLU-9E 12 13 8,75 9 3 8,25 0 5 -1,25 5 1 4,75 4 6 2,50 4 5 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 37 36 28,00 225,231 2667

20 708 HAVVA KACIR -9D 16 7 14,25 5 2 4,50 1 3 0,25 4 2 3,50 2 4 1,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 33 21 27,75 223,734 2719

21 418 NİSANUR İLHAN -9E 19 6 17,50 5 5 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 32 17 27,75 223,152 2740

22 13 MİRAÇ  FİDANOĞLU -9A 10 8 8,00 9 3 8,25 5 0 5,00 4 2 3,50 2 11 -0,75 4 6 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 35 31 27,25 223,004 2747

23 701 ARDA GÜÇLÜ -9A 14 7 12,25 3 7 1,25 4 5 2,75 4 2 3,50 6 12 3,00 3 2 2,50 2 0 2,00 36 35 27,25 222,501 2769

24 469 MEHMET AKKOY*L U -9E 20 9 17,75 5 2 4,50 8 14 4,50 0 1 -0,25 2 5 0,75 35 31 27,25 221,626 2799

25 488 SAMET BOYACI -9E 10 14 6,50 7 5 5,75 4 1 3,75 6 10 3,50 3 3 2,25 4 4 3,00 2 2 1,50 36 39 26,25 220,333 2838

26 493 AHSEN GÜRPINAR -9E 15 12 12,00 6 4 5,00 4 6 2,50 5 1 4,75 1 6 -0,50 0 3 -0,75 2 4 1,00 2 0 2,00 35 36 26,00 218,686 2897

27 588 SUDENUR ELÇİ -9E 16 8 14,00 5 6 3,50 3 6 1,50 3 3 2,25 7 7 5,25 0 6 -1,50 1 2 0,50 35 38 25,50 216,793 2961

28 660 HELENA FİDANCAN -9A 15 14 11,50 7 5 5,75 4 7 2,25 5 1 4,75 2 6 0,50 2 8 0,00 1 4 0,00 36 45 24,75 214,904 3029

29 193 YAĞMUR ŞAP -9D 11 4 10,00 7 3 6,25 1 2 0,50 5 0 5,00 1 1 0,75 2 1 1,75 27 11 24,25 213,696 3059
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ENS 9.SINIF 2.DENEME 68 68 68 4799

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,97 9,37 12,63 5,40 4,17 4,36 3,35 4,57 2,20 3,29 1,65 2,87 6,62 6,92 4,89 3,00 3,36 2,16 2,45 3,26 1,64 1,34 2,83 0,63 40,42 36,13 31,38 234,860

Okul Ortalaması 11,94 8,37 9,85 5,24 3,82 4,28 2,28 3,09 1,51 3,10 1,35 2,76 2,82 5,44 1,46 1,76 3,26 0,95 1,41 2,34 0,83 0,44 1,01 0,19 28,99 28,68 21,83 206,410

KATILIMLAR

30 338 EREN AKTAŞ -9D 11 4 10,00 6 3 5,25 3 3 2,25 6 0 6,00 0 6 -1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 28 16 24,00 212,924 3086

31 505 ALPEREN CANARS AN -9E 9 4 8,00 6 1 5,75 3 5 1,75 3 1 2,75 6 9 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 30 25 23,75 212,423 3109

32 485 EBRAR SAKA -9E 12 11 9,25 6 3 5,25 3 3 2,25 5 1 4,75 3 3 2,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 30 27 23,25 210,757 3167

33 9 KAAN TOPSAKAL -9A 9 11 6,25 4 4 3,00 3 1 2,75 5 1 4,75 4 4 3,00 4 2 3,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 30 29 22,75 209,694 3195

34 233 SUDENAZ AKBAŞ -9D 13 10 10,50 4 7 2,25 3 6 1,50 5 1 4,75 1 2 0,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 29 33 20,75 203,060 3355

35 3 MEBRUKE ÇAKIR -9A 9 1 8,75 3 5 1,75 8 1 7,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 24 14 20,50 202,476 3372

36 45 NURGÜL KALHAN -9A 11 11 8,25 3 8 1,00 4 7 2,25 5 1 4,75 2 4 1,00 4 3 3,25 0 3 -0,75 29 37 19,75 200,396 3440

37 30 MELİKE KAYIKCIOĞLU -9A 18 9 15,75 3 6 1,50 4 2 3,50 2 4 1,00 0 4 -1,00 0 6 -1,50 2 5 0,75 0 1 -0,25 29 37 19,75 199,281 3474

38 347 -9D 2 5 0,75 9 1 8,75 6 0 6,00 3 4 2,00 2 2 1,50 22 12 19,00 199,157 3481

39 661 ARDA DANKAZ -9A 13 5 11,75 5 5 3,75 7 12 4,00 25 22 19,50 199,090 3486

40 8 ESLEM CEBE -9A 14 6 12,50 2 4 1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 2 2 1,50 1 5 -0,25 24 18 19,50 199,042 3487

41 26 TUANA KAHRAMAN -9A 16 7 14,25 3 6 1,50 3 1 2,75 2 4 1,00 1 4 0,00 1 2 0,50 1 6 -0,50 27 30 19,50 198,765 3500

42 43 EMİNE ERASLAN -9A 8 11 5,25 4 2 3,50 8 0 8,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 24 21 18,75 197,710 3529

43 700 ABDÜLHAMİT MOHAMMEDİ-9A 10 8 8,00 6 3 5,25 1 1 0,75 4 2 3,50 1 7 -0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 24 26 17,50 193,595 3638

44 327 RAVZANUR YAZICI -9D 9 10 6,50 6 3 5,25 1 2 0,50 2 4 1,00 1 1 0,75 2 6 0,50 2 4 1,00 1 1 0,75 24 31 16,25 190,093 3723

45 185 YUSUFİ DEVECİ -9D 9 6 7,50 4 4 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 2 7 0,25 21 19 16,25 189,873 3729

46 717 NURCAN ALEYNA KELEŞ-9A 13 10 10,50 2 7 0,25 2 6 0,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 5 -0,25 2 5 0,75 25 36 16,00 188,751 3751

47 724 EREN DAŞTAN -9D 11 9 8,75 2 5 0,75 1 2 0,50 5 1 4,75 1 0 1,00 20 17 15,75 188,247 3762

48 17 BEDİRHAN KURT -9A 12 0 12,00 3 6 1,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 7 -0,75 2 4 1,00 1 0 1,00 21 21 15,75 187,865 3768

49 716 ERDEM ÇELİKAY -9D 8 8 6,00 6 6 4,50 0 1 -0,25 4 2 3,50 1 0 1,00 19 17 14,75 185,599 3814

50 33 EMİR CENGİZ -9A 8 13 4,75 5 5 3,75 2 0 2,00 3 3 2,25 3 8 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 23 34 14,50 185,000 3827

51 29 YİĞİT CEYLAN -9A 14 8 12,00 5 7 3,25 3 0 3,00 1 4 0,00 1 2 0,50 0 9 -2,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 24 38 14,50 183,857 3844

52 288 ZEYNEP ÇALIŞKAN -9D 11 11 8,25 1 4 0,00 3 3 2,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 19 24 13,00 180,076 3931

53 25 KADİR KOÇYİĞIT -9A 7 9 4,75 5 6 3,50 2 4 1,00 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 20 29 12,75 179,699 3937

54 373 EREN EFE PEKMEZCİ -9E 3 4 2,00 2 4 1,00 0 7 -1,75 1 3 0,25 8 12 5,00 4 2 3,50 3 4 2,00 0 2 -0,50 21 38 11,50 176,509 4013

55 23 MERVE ERDEMİR -9A 9 6 7,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 12 13 8,75 167,348 4161

56 163 YAĞMUR BABAOĞLU -9D 3 9 0,75 2 4 1,00 0 5 -1,25 4 2 3,50 1 3 0,25 2 5 0,75 3 2 2,50 1 2 0,50 16 32 8,00 166,101 4179

57 728 ALPEREN ERTUĞRUL -9A 11 13 7,75 4 18 -0,50 15 31 7,25 162,786 4245

58 324 MUSTAFA BAYRAK -9D 7 9 4,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 12 21 6,75 161,633 4264
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ENS 9.SINIF 2.DENEME 68 68 68 4799

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,97 9,37 12,63 5,40 4,17 4,36 3,35 4,57 2,20 3,29 1,65 2,87 6,62 6,92 4,89 3,00 3,36 2,16 2,45 3,26 1,64 1,34 2,83 0,63 40,42 36,13 31,38 234,860

Okul Ortalaması 11,94 8,37 9,85 5,24 3,82 4,28 2,28 3,09 1,51 3,10 1,35 2,76 2,82 5,44 1,46 1,76 3,26 0,95 1,41 2,34 0,83 0,44 1,01 0,19 28,99 28,68 21,83 206,410

KATILIMLAR

59 46 MURAT SAKA -9A 4 8 2,00 3 6 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 4 0,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 13 28 6,00 159,816 4297

60 709 SENA SÖYLEMEZ -9D 8 18 3,50 4 8 2,00 2 8 0,00 4 2 3,50 2 13 -1,25 3 6 1,50 0 7 -1,75 0 6 -1,50 23 68 6,00 159,511 4302

61 162 TARIK GÜÇLÜ -9D 6 9 3,75 1 3 0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 11 21 5,75 158,827 4311

62 160 BÜŞRA BAHADIR -9D 6 9 3,75 1 7 -0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 10 19 5,25 157,354 4335

63 280 İREM MER Ç -9D 9 8 7,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 1 7 -0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 12 32 4,00 153,034 4410

64 166 MUSTAFA YAZICI -9D 2 8 0,00 3 3 2,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 8 0,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 1 4 0,00 11 37 1,75 147,231 4500

65 196 OĞUZHAN DAŞTAN -9D 2 7 0,25 4 5 2,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 7 25 0,75 144,212 4550

66 204 RIZABEY TEYMÜR -9D 0 11 -2,75 2 4 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 6 -0,50 0 2 -0,50 6 27 -0,75 140,083 4639

67 323 ÇAĞLA TOPAL -9D 0 11 -2,75 1 4 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 20 -1,00 139,402 4649

68 277 MEDİNE YILDIZ -9D 2 15 -1,75 2 6 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 6 29 -1,25 138,510 4657
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-9A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ENS 9.SINIF 2.DENEME 68 68 68 4799

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,97 9,37 12,63 5,40 4,17 4,36 3,35 4,57 2,20 3,29 1,65 2,87 6,62 6,92 4,89 3,00 3,36 2,16 2,45 3,26 1,64 1,34 2,83 0,63 40,42 36,13 31,38 234,860

Okul Ortalaması 11,94 8,37 9,85 5,24 3,82 4,28 2,28 3,09 1,51 3,10 1,35 2,76 2,82 5,44 1,46 1,76 3,26 0,95 1,41 2,34 0,83 0,44 1,01 0,19 28,99 28,68 21,83 206,410

SINIF: -9A

KATILIMLAR

1 13 MİRAÇ  FİDANOĞLU -9A 10 8 8,00 9 3 8,25 5 0 5,00 4 2 3,50 2 11 -0,75 4 6 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 35 31 27,25 223,004 2747

2 701 ARDA GÜÇLÜ -9A 14 7 12,25 3 7 1,25 4 5 2,75 4 2 3,50 6 12 3,00 3 2 2,50 2 0 2,00 36 35 27,25 222,501 2769

3 660 HELENA FİDANCAN -9A 15 14 11,50 7 5 5,75 4 7 2,25 5 1 4,75 2 6 0,50 2 8 0,00 1 4 0,00 36 45 24,75 214,904 3029

4 9 KAAN TOPSAKAL -9A 9 11 6,25 4 4 3,00 3 1 2,75 5 1 4,75 4 4 3,00 4 2 3,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 30 29 22,75 209,694 3195

5 3 MEBRUKE ÇAKIR -9A 9 1 8,75 3 5 1,75 8 1 7,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 24 14 20,50 202,476 3372

6 45 NURGÜL KALHAN -9A 11 11 8,25 3 8 1,00 4 7 2,25 5 1 4,75 2 4 1,00 4 3 3,25 0 3 -0,75 29 37 19,75 200,396 3440

7 30 MELİKE KAYIKCIOĞLU -9A 18 9 15,75 3 6 1,50 4 2 3,50 2 4 1,00 0 4 -1,00 0 6 -1,50 2 5 0,75 0 1 -0,25 29 37 19,75 199,281 3474

8 661 ARDA DANKAZ -9A 13 5 11,75 5 5 3,75 7 12 4,00 25 22 19,50 199,090 3486

9 8 ESLEM CEBE -9A 14 6 12,50 2 4 1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 2 2 1,50 1 5 -0,25 24 18 19,50 199,042 3487

10 26 TUANA KAHRAMAN -9A 16 7 14,25 3 6 1,50 3 1 2,75 2 4 1,00 1 4 0,00 1 2 0,50 1 6 -0,50 27 30 19,50 198,765 3500

11 43 EMİNE ERASLAN -9A 8 11 5,25 4 2 3,50 8 0 8,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 24 21 18,75 197,710 3529

12 700 ABDÜLHAMİT MOHAMMEDİ-9A 10 8 8,00 6 3 5,25 1 1 0,75 4 2 3,50 1 7 -0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 24 26 17,50 193,595 3638

13 717 NURCAN ALEYNA KELEŞ-9A 13 10 10,50 2 7 0,25 2 6 0,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 5 -0,25 2 5 0,75 25 36 16,00 188,751 3751

14 17 BEDİRHAN KURT -9A 12 0 12,00 3 6 1,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 7 -0,75 2 4 1,00 1 0 1,00 21 21 15,75 187,865 3768

15 33 EMİR CENGİZ -9A 8 13 4,75 5 5 3,75 2 0 2,00 3 3 2,25 3 8 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 23 34 14,50 185,000 3827

16 29 YİĞİT CEYLAN -9A 14 8 12,00 5 7 3,25 3 0 3,00 1 4 0,00 1 2 0,50 0 9 -2,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 24 38 14,50 183,857 3844

17 25 KADİR KOÇYİĞIT -9A 7 9 4,75 5 6 3,50 2 4 1,00 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 20 29 12,75 179,699 3937

18 23 MERVE ERDEMİR -9A 9 6 7,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 12 13 8,75 167,348 4161

19 728 ALPEREN ERTUĞRUL -9A 11 13 7,75 4 18 -0,50 15 31 7,25 162,786 4245

20 46 MURAT SAKA -9A 4 8 2,00 3 6 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 4 0,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 13 28 6,00 159,816 4297
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-9D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ENS 9.SINIF 2.DENEME 68 68 68 4799

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,97 9,37 12,63 5,40 4,17 4,36 3,35 4,57 2,20 3,29 1,65 2,87 6,62 6,92 4,89 3,00 3,36 2,16 2,45 3,26 1,64 1,34 2,83 0,63 40,42 36,13 31,38 234,860

Okul Ortalaması 11,94 8,37 9,85 5,24 3,82 4,28 2,28 3,09 1,51 3,10 1,35 2,76 2,82 5,44 1,46 1,76 3,26 0,95 1,41 2,34 0,83 0,44 1,01 0,19 28,99 28,68 21,83 206,410

SINIF: -9D

KATILIMLAR

1 663 MUHAMMET ERASLAN -9D 19 5 17,75 10 1 9,75 1 3 0,25 5 1 4,75 1 0 1,00 4 0 4,00 2 2 1,50 42 12 39,00 257,147 1576

2 305 YAVUZ BUDAK -9D 17 3 16,25 5 1 4,75 1 1 0,75 5 1 4,75 2 5 0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 34 14 30,50 231,701 2413

3 708 HAVVA KACIR -9D 16 7 14,25 5 2 4,50 1 3 0,25 4 2 3,50 2 4 1,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 33 21 27,75 223,734 2719

4 193 YAĞMUR ŞAP -9D 11 4 10,00 7 3 6,25 1 2 0,50 5 0 5,00 1 1 0,75 2 1 1,75 27 11 24,25 213,696 3059

5 338 EREN AKTAŞ -9D 11 4 10,00 6 3 5,25 3 3 2,25 6 0 6,00 0 6 -1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 28 16 24,00 212,924 3086

6 233 SUDENAZ AKBAŞ -9D 13 10 10,50 4 7 2,25 3 6 1,50 5 1 4,75 1 2 0,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 29 33 20,75 203,060 3355

7 347 -9D 2 5 0,75 9 1 8,75 6 0 6,00 3 4 2,00 2 2 1,50 22 12 19,00 199,157 3481

8 327 RAVZANUR YAZICI -9D 9 10 6,50 6 3 5,25 1 2 0,50 2 4 1,00 1 1 0,75 2 6 0,50 2 4 1,00 1 1 0,75 24 31 16,25 190,093 3723

9 185 YUSUFİ DEVECİ -9D 9 6 7,50 4 4 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 2 7 0,25 21 19 16,25 189,873 3729

10 724 EREN DAŞTAN -9D 11 9 8,75 2 5 0,75 1 2 0,50 5 1 4,75 1 0 1,00 20 17 15,75 188,247 3762

11 716 ERDEM ÇELİKAY -9D 8 8 6,00 6 6 4,50 0 1 -0,25 4 2 3,50 1 0 1,00 19 17 14,75 185,599 3814

12 288 ZEYNEP ÇALIŞKAN -9D 11 11 8,25 1 4 0,00 3 3 2,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 19 24 13,00 180,076 3931

13 163 YAĞMUR BABAOĞLU -9D 3 9 0,75 2 4 1,00 0 5 -1,25 4 2 3,50 1 3 0,25 2 5 0,75 3 2 2,50 1 2 0,50 16 32 8,00 166,101 4179

14 324 MUSTAFA BAYRAK -9D 7 9 4,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 12 21 6,75 161,633 4264

15 709 SENA SÖYLEMEZ -9D 8 18 3,50 4 8 2,00 2 8 0,00 4 2 3,50 2 13 -1,25 3 6 1,50 0 7 -1,75 0 6 -1,50 23 68 6,00 159,511 4302

16 162 TARIK GÜÇLÜ -9D 6 9 3,75 1 3 0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 11 21 5,75 158,827 4311

17 160 BÜŞRA BAHADIR -9D 6 9 3,75 1 7 -0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 10 19 5,25 157,354 4335

18 280 İREM MER Ç -9D 9 8 7,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 1 7 -0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 12 32 4,00 153,034 4410

19 166 MUSTAFA YAZICI -9D 2 8 0,00 3 3 2,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 8 0,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 1 4 0,00 11 37 1,75 147,231 4500

20 196 OĞUZHAN DAŞTAN -9D 2 7 0,25 4 5 2,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 7 25 0,75 144,212 4550

21 204 RIZABEY TEYMÜR -9D 0 11 -2,75 2 4 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 6 -0,50 0 2 -0,50 6 27 -0,75 140,083 4639

22 323 ÇAĞLA TOPAL -9D 0 11 -2,75 1 4 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 20 -1,00 139,402 4649

23 277 MEDİNE YILDIZ -9D 2 15 -1,75 2 6 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 6 29 -1,25 138,510 4657



-9D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ENS 9.SINIF 2.DENEME 68 68 68 4799

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,97 9,37 12,63 5,40 4,17 4,36 3,35 4,57 2,20 3,29 1,65 2,87 6,62 6,92 4,89 3,00 3,36 2,16 2,45 3,26 1,64 1,34 2,83 0,63 40,42 36,13 31,38 234,860

Okul Ortalaması 11,94 8,37 9,85 5,24 3,82 4,28 2,28 3,09 1,51 3,10 1,35 2,76 2,82 5,44 1,46 1,76 3,26 0,95 1,41 2,34 0,83 0,44 1,01 0,19 28,99 28,68 21,83 206,410

SINIF: -9D

KATILIMLAR
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-9E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ENS 9.SINIF 2.DENEME 68 68 68 4799

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,97 9,37 12,63 5,40 4,17 4,36 3,35 4,57 2,20 3,29 1,65 2,87 6,62 6,92 4,89 3,00 3,36 2,16 2,45 3,26 1,64 1,34 2,83 0,63 40,42 36,13 31,38 234,860

Okul Ortalaması 11,94 8,37 9,85 5,24 3,82 4,28 2,28 3,09 1,51 3,10 1,35 2,76 2,82 5,44 1,46 1,76 3,26 0,95 1,41 2,34 0,83 0,44 1,01 0,19 28,99 28,68 21,83 206,410

SINIF: -9E

KATILIMLAR

1 527 UĞUR SADIK -9E 22 7 20,25 10 2 9,50 8 3 7,25 5 1 4,75 15 13 11,75 5 5 3,75 3 6 1,50 2 4 1,00 70 41 59,75 319,226 380

2 459 AHMET KOCATÜRK -9E 21 6 19,50 10 2 9,50 8 2 7,50 5 0 5,00 8 8 6,00 4 4 3,00 2 3 1,25 58 25 51,75 295,196 715

3 553 KEREM BÜYÜKDAĞ -9E 17 8 15,00 11 1 10,75 4 7 2,25 6 0 6,00 12 17 7,75 5 3 4,25 3 5 1,75 2 4 1,00 60 45 48,75 286,873 866

4 600 DENİZ HINÇOĞLU -9E 25 5 23,75 9 3 8,25 3 9 0,75 5 1 4,75 2 11 -0,75 3 3 2,25 2 3 1,25 5 2 4,50 54 37 44,75 273,751 1152

5 460 MUHAMMET BÜYÜK AĞ -9E 17 13 13,75 9 3 8,25 4 8 2,00 5 1 4,75 9 8 7,00 3 3 2,25 3 3 2,25 4 3 3,25 54 42 43,50 271,284 1217

6 515 M EMİN ÖZER -9E 18 5 16,75 11 1 10,75 4 1 3,75 3 2 2,50 7 16 3,00 1 6 -0,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 47 32 39,00 257,147 1576

7 550 DENİZ ARDA GÜNAY -9E 22 7 20,25 10 2 9,50 4 4 3,00 3 7 1,25 4 6 2,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 46 30 38,50 255,279 1634

8 484 MUHAMMED EFE ERDEM-9E 21 8 19,00 10 2 9,50 4 4 3,00 3 8 1,00 4 6 2,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 44 32 36,00 247,886 1870

9 411 ŞÜKRAN ELA BATMAZ -9E 19 7 17,25 6 4 5,00 3 4 2,00 5 1 4,75 4 5 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 42 26 35,50 246,621 1915

10 470 AYŞENUR KARAARSLAN-9E 15 6 13,50 9 1 8,75 2 3 1,25 5 1 4,75 2 1 1,75 4 2 3,50 1 1 0,75 1 1 0,75 39 16 35,00 245,655 1943

11 549 GÖKDENİZ YILD* -9E 18 12 15,00 6 6 4,50 4 8 2,00 4 2 3,50 7 4 6,00 4 6 2,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 46 55 32,25 237,044 2215

12 575 KEREM ANTİKA -9E 16 8 14,00 7 2 6,50 2 6 0,50 1 4 0,00 8 7 6,25 4 3 3,25 2 5 0,75 1 5 -0,25 41 40 31,00 233,516 2354

13 537 ÖMER YILDIRIM -9E 14 11 11,25 10 1 9,75 2 3 1,25 3 2 2,50 6 7 4,25 2 5 0,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 39 34 30,50 232,281 2397

14 377 HACER MEMİŞ -9E 16 4 15,00 7 2 6,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 4 0,00 1 0 1,00 33 11 30,25 231,022 2438

15 601 BARIŞ DURAK -9E 16 11 13,25 9 3 8,25 2 10 -0,50 4 2 3,50 4 7 2,25 3 5 1,75 2 2 1,50 40 40 30,00 230,588 2454

16 423 ARDA SİVLİM -9E 12 9 9,75 9 3 8,25 4 4 3,00 4 2 3,50 3 3 2,25 2 3 1,25 2 1 1,75 36 25 29,75 230,281 2469

17 582 ENES YASİN HATİPOĞLU-9E 12 13 8,75 9 3 8,25 0 5 -1,25 5 1 4,75 4 6 2,50 4 5 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 37 36 28,00 225,231 2667

18 418 NİSANUR İLHAN -9E 19 6 17,50 5 5 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 32 17 27,75 223,152 2740

19 469 MEHMET AKKOY*L U -9E 20 9 17,75 5 2 4,50 8 14 4,50 0 1 -0,25 2 5 0,75 35 31 27,25 221,626 2799

20 488 SAMET BOYACI -9E 10 14 6,50 7 5 5,75 4 1 3,75 6 10 3,50 3 3 2,25 4 4 3,00 2 2 1,50 36 39 26,25 220,333 2838

21 493 AHSEN GÜRPINAR -9E 15 12 12,00 6 4 5,00 4 6 2,50 5 1 4,75 1 6 -0,50 0 3 -0,75 2 4 1,00 2 0 2,00 35 36 26,00 218,686 2897

22 588 SUDENUR ELÇİ -9E 16 8 14,00 5 6 3,50 3 6 1,50 3 3 2,25 7 7 5,25 0 6 -1,50 1 2 0,50 35 38 25,50 216,793 2961

23 505 ALPEREN CANARS AN -9E 9 4 8,00 6 1 5,75 3 5 1,75 3 1 2,75 6 9 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 30 25 23,75 212,423 3109

24 485 EBRAR SAKA -9E 12 11 9,25 6 3 5,25 3 3 2,25 5 1 4,75 3 3 2,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 30 27 23,25 210,757 3167

25 373 EREN EFE PEKMEZCİ -9E 3 4 2,00 2 4 1,00 0 7 -1,75 1 3 0,25 8 12 5,00 4 2 3,50 3 4 2,00 0 2 -0,50 21 38 11,50 176,509 4013



-9E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ENS 9.SINIF 2.DENEME 68 68 68 4799

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,97 9,37 12,63 5,40 4,17 4,36 3,35 4,57 2,20 3,29 1,65 2,87 6,62 6,92 4,89 3,00 3,36 2,16 2,45 3,26 1,64 1,34 2,83 0,63 40,42 36,13 31,38 234,860

Okul Ortalaması 11,94 8,37 9,85 5,24 3,82 4,28 2,28 3,09 1,51 3,10 1,35 2,76 2,82 5,44 1,46 1,76 3,26 0,95 1,41 2,34 0,83 0,44 1,01 0,19 28,99 28,68 21,83 206,410

SINIF: -9E

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ENS 9.SINIF 2.DENEME 68 68 68 4799

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 14,97 9,37 12,63 5,40 4,17 4,36 3,35 4,57 2,20 3,29 1,65 2,87 6,62 6,92 4,89 3,00 3,36 2,16 2,45 3,26 1,64 1,34 2,83 0,63 40,42 36,13 31,38 234,860

İl Ortalaması 11,94 8,37 9,85 5,24 3,82 4,28 2,28 3,09 1,51 3,10 1,35 2,76 2,82 5,44 1,46 1,76 3,26 0,95 1,41 2,34 0,83 0,44 1,01 0,19 28,99 28,68 21,83 206,410

İlçe Ortalaması 11,94 8,37 9,85 5,24 3,82 4,28 2,28 3,09 1,51 3,10 1,35 2,76 2,82 5,44 1,46 1,76 3,26 0,95 1,41 2,34 0,83 0,44 1,01 0,19 28,99 28,68 21,83 206,410

Okul Ortalaması 11,94 8,37 9,85 5,24 3,82 4,28 2,28 3,09 1,51 3,10 1,35 2,76 2,82 5,44 1,46 1,76 3,26 0,95 1,41 2,34 0,83 0,44 1,01 0,19 28,99 28,68 21,83 206,410

KATILIMLAR

1
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E 25 16,20 8,32 14,12 7,76 2,84 7,05 3,08 4,44 1,97 3,60 1,24 3,29 5,32 7,44 3,46 2,68 3,72 1,75 2,08 3,04 1,32 0,88 1,68 0,46 41,60 32,72 33,42 240,770

2
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9A 20 11,25 8,25 9,19 3,75 4,75 2,56 2,85 2,00 2,35 2,65 1,70 2,22 1,90 5,45 0,54 1,35 3,60 0,45 0,95 2,45 0,34 0,10 0,55 -0,04 24,80 28,75 17,61 193,780

3
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9D 23 7,91 8,52 5,78 3,78 4,09 2,76 0,91 2,57 0,27 2,96 1,17 2,66 0,91 3,26 0,10 1,13 2,48 0,51 1,09 1,48 0,72 0,26 0,70 0,09 18,95 24,27 12,89 180,050
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



ENS 9.SINIF 2.DENEME

193,595 75,81
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9A  -  700
ABDÜLHAMİT MOHAMMEDİ 120 24 26 70 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 43 43 43 3638 % 75,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız  D cA  b Bcaee D D aE   AcB EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 3 3 5,25 % 44

Coğrafya-1 12 1 1 10 0,75 % 6

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız   baAc ABDAB     D    d CDBeEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız   d a   d   b c  D  e b       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız  c   be  D   C   a      e     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Şiir 7 2 2 29

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Roman 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 0 1 0

Masal 2 1 1 50

Fabl 2 1 0 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 0 33

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Orta Çağ'da Dünya 6 2 1 33

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 4 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 1 1 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 3 0 100

İslam ve İbadet 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Kümelerde İşlemler 3 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 2 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 2 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 1 1 10

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 1 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 1 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

162,786 88,46
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9A  -  728
ALPEREN ERTUĞRUL 120 15 31 74 7 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4245.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 57 57 57 4245 % 88,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız bDcce   BBaDeDAe DCaEcb bBBda 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 18 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız abc Cae dAa EacAda ebd a  ad c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 0 3 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 1 1 33

Masal 2 1 1 50

Fabl 2 1 1 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 2 33

Hikâye 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 0 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0

Orta Çağ'da Dünya 6 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 0 0 0

İslam ve İbadet 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Kümelerde İşlemler 3 0 3 0

Sayı Kümeleri 2 0 2 0

Bölünebilme Kuralları 4 1 2 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 1 5 14

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 1 4 10

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

199,090 72,64
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9A  -  661
ARDA DANKAZ 120 25 22 73 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3486.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 39 39 39 3486 % 72,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 5 12 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız ADBc    BcB  Dd  D  Ee eABB EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Coğrafya-1 12 0 0 12 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız cCcdde  BDAB                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 12 11 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız bDa CaAcaAb E a aa   dCB   ae 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Roman 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 0 1 0

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 1 0 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 1 33

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Orta Çağ'da Dünya 6 1 3 17

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 4 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 0 0 0

İslam ve İbadet 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Kümelerde İşlemler 3 1 2 33

Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 4 1 2 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 1 3 14

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 2 3 20

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

222,501 57,70
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9A  -  701
ARDA GÜÇLÜ 120 36 35 49 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2769.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 23 23 23 2769 % 57,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız D A b cdDeCBeaDCc D ABB    EBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 7 2 1,25 % 10

Coğrafya-1 12 4 5 3 2,75 % 23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız  Ec cAcAbcdaeADecACc   eDCEAee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız  dAad  E Dac aa ee aa   dCB  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 2 0 8 2,00 % 20

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 5 2 23 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız C c D cE   C  C               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 1 3 14

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Roman 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 1 1 33

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 1 0 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 0 33

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 0 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 2 3 33

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 0 4 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 4 5 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 2 1 67

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Kümelerde İşlemler 3 1 2 33

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 2 1 50

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 5 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 2 3 20

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 1 0 33

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

187,865 78,52
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9A  -  17
BEDİRHAN KURT 120 21 21 78 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3768.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 48 48 48 3768 % 78,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 0 18 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız  D      BB  CD   D  ED  ABB E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 6 3 1,50 % 13

Coğrafya-1 12 2 2 8 1,50 % 13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Sosyal 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız   EcccBe abB  a DD  e   b  e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız       b ec   d A    e aa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız  cCd d  De   C                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Şiir 7 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Roman 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 0 0 0

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 1 0 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 2 0 67

Hikâye 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 1 3 17

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 2 25

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 2 2 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 0 1 0

İslam ve İbadet 3 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 1 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 3 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 1 2 10

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

197,710 73,54
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9A  -  43
EMİNE ERASLAN 120 24 21 75 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3529.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 42 42 42 3529 % 73,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız DBb c   e CdecDC bb ecB e  EB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 2 6 3,50 % 29

Coğrafya-1 12 8 0 4 8,00 % 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Sosyal 30 14 5 11 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız cE   A  bB DDADCBA  C  CbC Abc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız     ec   e Cc     c E         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Roman 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 1 0 33

Masal 2 0 2 0

Fabl 2 1 0 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 1 33

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 1 0 17

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 8 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 1 2 33

İslam ve İbadet 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

185,000 79,75
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9A  -  33
EMİR CENGİZ 120 23 34 63 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3827.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 50 50 50 3827 % 79,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız acA AC  DcdaacD  d bb B ec EaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Coğrafya-1 12 2 0 10 2,00 % 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız cb  adcAABBDD D         DeEbeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız  Cc   a  cc  Da e A    b  c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız   c  D b e C       a     e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 2 1 29

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Roman 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 0 0 0

Masal 2 0 1 0

Fabl 2 1 0 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 2 33

Hikâye 1 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Orta Çağ'da Dünya 6 1 3 17

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 4 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 2 0 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 2 1 67

İslam ve İbadet 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Kümelerde İşlemler 3 0 1 0

Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 2 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 1 2 14

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 1 2 10

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 1 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 1 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

199,042 72,66
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9A  -  8
ESLEM CEBE 120 24 18 78 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3487.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 40 40 40 3487 % 72,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız  DB     caa CDAc D aEDDCABB cB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 4 6 1,00 % 8

Coğrafya-1 12 1 1 10 0,75 % 6

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Sosyal 30 7 5 18 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız a c e  A a Bc    D      CD DE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız DcC  c    e dCe   bb          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Şiir 7 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 1 1 33

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 1 0 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 3 0 100

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 0 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Orta Çağ'da Dünya 6 1 2 17

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 1 25

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 1 1 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 2 0 67

İslam ve İbadet 3 2 0 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 1 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 2 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

214,904 63,12
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9A  -  660
HELENA FİDANCAN 120 36 45 39 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 28 28 28 3029 % 63,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 14 1 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız cBAdb EAcDCaBdDCdAcbAaceDcCEBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 5 0 5,75 % 48

Coğrafya-1 12 4 7 1 2,25 % 19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 16 13 1 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız abcCaADAABcDDADaccCb eceDCEbDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız d       c e   b   A     A a  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız decDeceEdcdC a    ba          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 2 4 29

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 2 1 67

Masal 2 1 1 50

Fabl 2 0 2 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 2 1 67

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Orta Çağ'da Dünya 6 4 2 67

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 3 1 75

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 4 7 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 3 0 100

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Kümelerde İşlemler 3 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 2 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 2 1 20

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 2 0 2 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Sistem 3 0 1 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

209,694 66,58
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9A  -  9
KAAN TOPSAKAL 120 30 29 61 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3195.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 33 33 33 3195 % 66,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız  Dc  ccaaa cCbADdDC Eb  eBB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 4 4 3,00 % 25

Coğrafya-1 12 3 1 8 2,75 % 23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 12 6 12 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız cbEc   A DAd   e DC    BCDBeEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız bD  a A        A       ccA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 2 4 3,50 % 35

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız cEC  b  DD  ab cDa b d        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Şiir 7 1 4 14

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Roman 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 1 0 33

Masal 2 1 1 50

Fabl 2 1 0 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 1 33

Hikâye 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 1 2 17

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 3 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 3 0 100

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Kümelerde İşlemler 3 1 1 33

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 4 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 2 2 20

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Sistem 3 0 1 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 1 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

179,699 82,04
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9A  -  25
KADİR KOÇYİĞIT 120 20 29 71 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3937.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 53 53 53 3937 % 82,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız  Dc  cA c aa eA   bcEb  A B E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 6 1 3,50 % 29

Coğrafya-1 12 2 4 6 1,00 % 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Sosyal 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız eaE AeBbcDAa aEcea     BCDBe A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız bD   d  ae                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız  daA c e    a                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Şiir 7 1 1 14

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Roman 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Sıfat (Ön Ad) 3 0 2 0

Masal 2 1 0 50

Fabl 2 1 0 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 1 33

Hikâye 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 0 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 2 4 33

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 2 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 2 4 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 3 0 100

İslam ve İbadet 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 2 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 4 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 1 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

202,476 70,26
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9A  -  3
MEBRUKE ÇAKIR 120 24 14 82 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3372.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 35 35 35 3372 % 70,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 1 20 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız  DBE       a DA  D  E   A B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 5 4 1,75 % 15

Coğrafya-1 12 8 1 3 7,75 % 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Sosyal 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız c  cb  AcDbBBC ADDCAC  cCb bEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız      be ec   C c              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Şiir 7 1 0 14

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 0 0 0

Masal 2 1 0 50

Fabl 2 1 0 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 0 33

Hikâye 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0

Orta Çağ'da Dünya 6 1 2 17

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 2 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 8 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 1 1 33

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

199,281 72,39
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9A  -  30
MELİKE KAYIKCIOĞLU 120 29 37 54 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3474.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 37 37 37 3474 % 72,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız DaA AdcADDCcaBDCcAaEeBB De EBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 6 3 1,50 % 13

Coğrafya-1 12 4 2 6 3,50 % 29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız cb aaA bAB acADC  C a   DaEbee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız     d    e b              c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız a dabc d  eC ee dbA b         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 3 3 43

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 1 1 33

Masal 2 1 1 50

Fabl 2 1 0 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 2 1 67

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Orta Çağ'da Dünya 6 1 3 17

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 4 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 1 2 33

İslam ve İbadet 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 1 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 1 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Sistem 3 0 1 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 2 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

167,348 86,71
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9A  -  23
MERVE ERDEMİR 120 12 13 95 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4161.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 55 55 55 4161 % 86,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız DB       DCcaaD aAc   B D  E d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 0 0 12 0,00 % 0

Coğrafya-1 12 0 0 12 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız                         c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız          D                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız        b  eC De dbb           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Şiir 7 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 0 1 0

Masal 2 0 0 0

Fabl 2 1 0 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 2 0 67

Hikâye 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 0 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0

Orta Çağ'da Dünya 6 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 0 1 0

İslam ve İbadet 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 1 0 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Sistem 3 0 1 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 2 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

223,004 57,24
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9A  -  13
MİRAÇ  FİDANOĞLU 120 35 31 54 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2747.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 22 22 22 2747 % 57,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız DaA bbcA b  B e  ADEA Bec  E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 9 3 0 8,25 % 69

Coğrafya-1 12 5 0 7 5,00 % 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 18 5 7 16,75 % 56

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız cEBCeADAbBBDDADC  C     DdEAeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 11 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız dCea   Ecae  ca be d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız CdcDeD*Edc C                d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 3 3 43

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Roman 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Sıfat (Ön Ad) 3 0 0 0

Masal 2 1 0 50

Fabl 2 1 1 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 1 33

Hikâye 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 5 1 83

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 3 1 75

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 5 0 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 2 1 67

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 1 50

Kümelerde İşlemler 3 0 2 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 1 3 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 4 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 1 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 2 0 2 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 1 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

159,816 89,54
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9A  -  46
MURAT SAKA 120 13 28 79 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4297.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 59 59 59 4297 % 89,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız D  d  dee  Ba  b    A e b  E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 6 3 1,50 % 13

Coğrafya-1 12 1 2 9 0,50 % 4

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız  E aBbeA ccee     a   B    A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız Cbe    a b                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız aeE ee c    D        aCd   b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Şiir 7 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Roman 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Sıfat (Ön Ad) 3 0 1 0

Masal 2 1 0 50

Fabl 2 0 1 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 1 33

Hikâye 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 0 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 2 3 33

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 0 3 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 1 2 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 0 0 0

İslam ve İbadet 3 1 0 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 1 50

Kümelerde İşlemler 3 0 1 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 2 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 1 2 20

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 1 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

188,751 78,16
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9A  -  717
NURCAN ALEYNA KELEŞ 120 25 36 59 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3751.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 46 46 46 3751 % 78,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız D baA dAeeCBccD EbD ABc  b EBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 7 3 0,25 % 2

Coğrafya-1 12 2 6 4 0,50 % 4

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Sosyal 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız acBacAb bc  e Dd ea  dBeD EAeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız  a   D   c                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız eAcb c b  eC De dbb           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 3 2 43

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Roman 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 1 0 33

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 0 1 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 1 33

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Orta Çağ'da Dünya 6 2 3 33

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 2 6 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 2 0 67

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Kümelerde İşlemler 3 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 4 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Sistem 3 0 1 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 2 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

200,396 71,68
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9A  -  45
NURGÜL KALHAN 120 29 37 54 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3440.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 36 36 36 3440 % 71,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız ADB  db a a bDA bDC ED CAaceaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 8 1 1,00 % 8

Coğrafya-1 12 4 7 1 2,25 % 19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız cCbcbecA cbBcCbcDDaAe ecCDdDEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız         e  c b A       a A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 3 3 3,25 % 33

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız Dc e E BaD      ea b          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 2 0 67

Masal 2 1 1 50

Fabl 2 0 2 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 2 0 67

Hikâye 1 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Orta Çağ'da Dünya 6 2 4 33

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 2 25

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 4 7 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 2 1 67

İslam ve İbadet 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 2 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 2 1 20

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Sistem 3 0 1 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

198,765 72,93
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9A  -  26
TUANA KAHRAMAN 120 27 30 63 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3500.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 41 41 41 3500 % 72,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız AD cA AdcacDCDAb D  EDa ABB EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 6 3 1,50 % 13

Coğrafya-1 12 3 1 8 2,75 % 23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız  abcb aA aAB C    CA a  aDeeEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız dD     bd e                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 1 6 3 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız Dbb       e dCe e bb          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 2 3 29

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 0 0 0

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 1 0 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 2 1 67

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Orta Çağ'da Dünya 6 1 3 17

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 3 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 1 2 33

İslam ve İbadet 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 1 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 4 0 2 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Sistem 3 0 1 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 2 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

183,857 80,10
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9A  -  29
YİĞİT CEYLAN 120 24 38 58 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3844.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 51 51 51 3844 % 80,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız D AdcCcAcD cBBD  ADbA c c  EBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Coğrafya-1 12 3 0 9 3,00 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız cddaceDAABeDD D       B bd Aea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız  C  b       c                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 9 1 -2,25 % 0

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 0 17 13 -4,25 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız dccbecda dbbaee     d ad      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 3 4 43

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 0 0 0

Masal 2 1 0 50

Fabl 2 0 1 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 1 33

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Orta Çağ'da Dünya 6 2 4 33

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 3 1 75

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 3 0 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 0 3 0

İslam ve İbadet 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Kümelerde İşlemler 3 0 1 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Sistem 3 0 1 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 5 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 1 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

199,157 72,54
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9D  -  347

120 22 12 86 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3481.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 38 38 38 3481 % 72,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız D A d cca e                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 9 1 2 8,75 % 73

Coğrafya-1 12 0 0 12 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Sosyal 30 15 1 14 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız dE C ADAABBD            DCEADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız CbEaeDe   eCD d               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 0 3 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Roman 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Sıfat (Ön Ad) 3 0 0 0

Masal 2 0 0 0

Fabl 2 0 0 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 0 0 0

Hikâye 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 4 0 67

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 4 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 3 0 100

İslam ve İbadet 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 1 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

157,354 90,33
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9D  -  160
BÜŞRA BAHADIR 120 10 19 91 5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4335.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 62 62 62 4335 % 90,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız ADccAdA   dca bDE           de

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 7 4 -0,75 % 0

Coğrafya-1 12 0 0 12 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız caabdb    cB                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız Ea                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız Dce          C                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 4 2 57

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Roman 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Sıfat (Ön Ad) 3 0 0 0

Masal 2 0 0 0

Fabl 2 0 0 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 0 0 0

Hikâye 1 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Orta Çağ'da Dünya 6 0 4 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 1 25

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 0 0 0

İslam ve İbadet 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 1 0 33

Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

139,402 96,87
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9D  -  323
ÇAĞLA TOPAL 120 4 20 96 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4649.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 67 67 67 4649 % 96,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 11 19 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız bec   a b   e       b c    bed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 4 7 0,00 % 0

Coğrafya-1 12 0 0 12 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız b caa    B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız     a     B                  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız        b   C     d D       b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Roman 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Sıfat (Ön Ad) 3 0 0 0

Masal 2 0 1 0

Fabl 2 0 1 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 0 1 0

Hikâye 1 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0

Orta Çağ'da Dünya 6 0 3 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 0 25

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 0 0 0

İslam ve İbadet 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 1 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 1 0 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 1 0 33

Güçlü Etkileşimler 2 0 1 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

185,599 79,47
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9D  -  716
ERDEM ÇELİKAY 120 19 17 84 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3814.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 49 49 49 3814 % 79,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız DBe c cAebCBeBD   a A c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 6 0 4,50 % 38

Coğrafya-1 12 0 1 11 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız dEcadADcABdD   e        DaEAeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız            C                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 1 3 14

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Roman 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 0 0 0

Masal 2 1 0 50

Fabl 2 0 1 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 0 0 0

Hikâye 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 2 4 33

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 3 1 75

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 2 1 67

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

212,924 64,31
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9D  -  338
EREN AKTAŞ 120 28 16 76 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3086.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 30 30 30 3086 % 64,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 4 15 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız DBe     aDb BBD  AD ABc    E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 3 3 5,25 % 44

Coğrafya-1 12 3 3 6 2,25 % 19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Sosyal 30 15 6 9 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız  c CaA AABBc  D B bcC e DCEADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 6 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız d cd    c cd                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 0 28 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız        E   C                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 1 0 14

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 0 0 0

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 0 1 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 0 33

Hikâye 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 0 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Orta Çağ'da Dünya 6 3 1 50

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 3 1 75

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 3 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 3 0 100

İslam ve İbadet 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Kümelerde İşlemler 3 0 2 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 2 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

188,247 78,39
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9D  -  724
EREN DAŞTAN 120 20 17 83 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3762.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 47 47 47 3762 % 78,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız ADcc    BBBDece  DadE D   cCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 5 5 0,75 % 6

Coğrafya-1 12 1 2 9 0,50 % 4

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız ddbc   Ac  B    ae  C   CDBeEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız              C                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Roman 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 0 2 0

Masal 2 0 0 0

Fabl 2 1 1 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 2 0 67

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Orta Çağ'da Dünya 6 1 2 17

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 1 25

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 1 2 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 3 0 100

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

223,734 56,66
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9D  -  708
HAVVA KACIR 120 33 21 66 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2719.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 20 20 20 2719 % 56,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız ADBE  bb cacCD DEDC Ee CbBB EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 2 5 4,50 % 38

Coğrafya-1 12 1 3 8 0,25 % 2

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız   EEb cA D B    abeA    CeBDEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız  D  b c   D   a      d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 5 3 22 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız  EC  b   c   Cd    A E        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 3 2 43

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Roman 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 2 0 67

Masal 2 1 1 50

Fabl 2 1 0 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 1 33

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 1 0 100

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 1 2 17

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 0 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 1 3 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 2 1 67

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Kümelerde İşlemler 3 0 1 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 4 1 0 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 2 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

153,034 91,89
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9D  -  280
İREM MER Ç 120 12 32 76 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4410.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 63 63 63 4410 % 91,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 8 13 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız ADBE B b BB  ecDE   b c dec   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 5 6 -0,25 % 0

Coğrafya-1 12 1 4 7 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız   d ceBd  b dC c b d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız        c d   da C  c   c   a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 0 8 22 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız      be  c   b  c a     d d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 4 1 57

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Roman 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Sıfat (Ön Ad) 3 0 0 0

Masal 2 0 2 0

Fabl 2 0 1 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 0 2 0

Hikâye 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 0 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Orta Çağ'da Dünya 6 1 3 17

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 1 4 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 0 0 0

İslam ve İbadet 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 5 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 1 1 10

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 1 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 2 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

138,510 97,04
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9D  -  277
MEDİNE YILDIZ 120 6 29 85 -1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4657.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 68 68 68 4657 % 97,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 15 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız DadcebcebDa   bda b         ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 6 4 0,50 % 4

Coğrafya-1 12 0 2 10 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız baca  D cB a e b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız   b  b                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız d a  D b    b   B             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 0 6 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Roman 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Sıfat (Ön Ad) 3 0 2 0

Masal 2 0 0 0

Fabl 2 0 0 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 0 0 0

Hikâye 1 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Orta Çağ'da Dünya 6 1 2 17

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 2 25

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 0 0 0

İslam ve İbadet 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 1 0

Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 1 0 50

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

257,147 32,84
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9D  -  663
MUHAMMET ERASLAN 120 42 12 66 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1576.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 6 6 1576 % 32,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 5 6 17,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız DBA bb  cDCBeBDCEADEABB  D EeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 10 1 1 9,75 % 81

Coğrafya-1 12 1 3 8 0,25 % 2

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 16 5 9 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız EE CaADAABBD  Dd     da DCEAeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız          D                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 0 6 4,00 % 40

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 6 2 22 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız C E  D E  dC  e    D          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 2 2 29

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 2 0 67

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 1 0 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 2 0 67

Hikâye 1 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 1 0 100

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 4 1 67

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 4 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 1 3 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 3 0 100

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 1 0 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 1 1 33

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

161,633 88,85
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9D  -  324
MUSTAFA BAYRAK 120 12 21 87 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4264.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 58 58 58 4264 % 88,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız ADcc d  BcBeCD cbD        a b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 5 6 -0,25 % 0

Coğrafya-1 12 1 2 9 0,50 % 4

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Sosyal 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız  a  b a cD a   e De     CD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız  D  b                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız  a   b  ae                    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 0 4 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Roman 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 0 0 0

Masal 2 0 0 0

Fabl 2 0 1 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 0 0 0

Hikâye 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 0 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0

Orta Çağ'da Dünya 6 0 3 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 2 25

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 1 2 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 2 0 67

İslam ve İbadet 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Kümelerde İşlemler 3 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 4 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

147,231 93,77
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9D  -  166
MUSTAFA YAZICI 120 11 37 72 1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4500.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 64 64 64 4500 % 93,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız c b       C  dbC e b   d   b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 3 6 2,25 % 19

Coğrafya-1 12 0 5 7 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Sosyal 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız    C bbA B cecb  d b     d cDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız    b  cb D   b beDcb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 11 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız    cbbed   da C       aacBc   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Roman 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Sıfat (Ön Ad) 3 1 0 33

Masal 2 0 0 0

Fabl 2 0 1 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 0 1 0

Hikâye 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 0 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0

Orta Çağ'da Dünya 6 2 2 33

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 1 25

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 0 5 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 1 1 33

İslam ve İbadet 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 1 0

Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 4 1 1 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 1 3 14

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 2 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 1 0 33

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 2 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 1 2 25



ENS 9.SINIF 2.DENEME

144,212 94,81
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9D  -  196
OĞUZHAN DAŞTAN 120 7 25 88 0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4550.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 65 65 65 4550 % 94,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız ecbBc cd D         c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 5 3 2,75 % 23

Coğrafya-1 12 0 4 8 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız dbBCad  eB D  a e ec    ad  e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız    b  cb D  cb                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız e                             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 1 4 14

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Roman 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Sıfat (Ön Ad) 3 0 0 0

Masal 2 0 0 0

Fabl 2 0 0 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 0 0 0

Hikâye 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Orta Çağ'da Dünya 6 2 2 33

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 0 2 0

İslam ve İbadet 3 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 1 0

Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 4 1 1 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 2 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

190,093 77,58
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9D  -  327
RAVZANUR YAZICI 120 24 31 65 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3723.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 44 44 44 3723 % 77,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız D A b c cDCaBcbCaAb ABc    b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 3 3 5,25 % 44

Coğrafya-1 12 1 2 9 0,50 % 4

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız cE  cA AABdDe D  e      bdEAea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız           B  e                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız CecaaD b aAC    debac       B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 0 3 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Sıfat (Ön Ad) 3 1 1 33

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 0 1 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 0 1 0

Hikâye 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 2 1 33

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 3 1 75

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 1 2 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 0 3 0

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 1 0 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 1 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 2 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 1 0 25



ENS 9.SINIF 2.DENEME

140,083 96,67
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9D  -  204
RIZABEY TEYMÜR 120 6 27 87 -0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4639.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 66 66 66 4639 % 96,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 11 19 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız ecccd  a c b   b  b d         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 4 6 1,00 % 8

Coğrafya-1 12 2 3 7 1,25 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Sosyal 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız BCbc  a  c  BeE a   b   C  a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız  cc  b    D b b    b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız e    b                        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 0 4 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Roman 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Sıfat (Ön Ad) 3 0 1 0

Masal 2 0 0 0

Fabl 2 0 0 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 0 1 0

Hikâye 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Orta Çağ'da Dünya 6 2 1 33

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 2 3 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 1 0 33

İslam ve İbadet 3 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 1 0

Sayı Kümeleri 2 0 2 0

Bölünebilme Kuralları 4 1 1 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 2 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

159,511 89,64
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9D  -  709
SENA SÖYLEMEZ 120 23 68 29 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4302.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 60 60 60 4302 % 89,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 18 4 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız DcAcbdE ce eBcaCcebEeBc bbdEc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Coğrafya-1 12 2 8 2 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 10 18 2 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız EbeCBAeddaccbAea  ebeBabDdEAaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 13 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız dbeddbabdaBA      c ae        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 0 7 3 -1,75 % 0

Biyoloji 10 0 6 4 -1,50 % 0

TYT Fen 30 3 19 8 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız d cDceBdAab ee a bbccbd da   b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 2 4 29

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Roman 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Sıfat (Ön Ad) 3 1 2 33

Masal 2 1 1 50

Fabl 2 0 1 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 2 33

Hikâye 1 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 1 0 100

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Orta Çağ'da Dünya 6 3 3 50

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 0 4 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 2 8 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 2 1 67

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 2 0

Kümelerde İşlemler 3 0 3 0

Sayı Kümeleri 2 0 2 0

Bölünebilme Kuralları 4 1 3 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 1 0 14

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 3 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 1 1 50

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Sistem 3 0 2 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 1 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 5 0 3 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 2 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

203,060 69,91
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9D  -  233
SUDENAZ AKBAŞ 120 29 33 58 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3355.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 34 34 34 3355 % 69,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız ADccA A cBa CeA  D EEbabABd Ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 7 1 2,25 % 19

Coğrafya-1 12 3 6 3 1,50 % 13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız caEEcecA ceBBeabcDe a  BCDBaEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız  c        D b                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız  EdedE   bd  d e     E        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 2 1 29

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Roman 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 1 1 33

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 0 1 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 2 33

Hikâye 1 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 1 0 100

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 1 5 17

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 2 25

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 3 6 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 3 0 100

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 4 1 1 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 1 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

158,827 89,83
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9D  -  162
TARIK GÜÇLÜ 120 11 21 88 5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4311.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 61 61 61 4311 % 89,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız D ed  c eDCBacD   Db  a      b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 3 8 0,25 % 2

Coğrafya-1 12 1 2 9 0,50 % 4

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Sosyal 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız    d     acD  De e       C   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız  b                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız b E ae E  dd                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 1 3 14

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Roman 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 0 0 0

Masal 2 0 0 0

Fabl 2 0 1 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 0 0 0

Hikâye 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 0 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0

Orta Çağ'da Dünya 6 0 1 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 2 25

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 1 2 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 1 1 33

İslam ve İbadet 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Kümelerde İşlemler 3 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

166,101 87,08
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9D  -  163
YAĞMUR BABAOĞLU 120 16 32 72 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4179.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 56 56 56 4179 % 87,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız cad eCb eD  c   ab E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 4 6 1,00 % 8

Coğrafya-1 12 0 5 7 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız d cC beA     d beca     DeEADd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız dCe      b                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız ac Da ec B d  CE b Da e B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 2 2 29

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Roman 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Sıfat (Ön Ad) 3 0 1 0

Masal 2 0 0 0

Fabl 2 0 0 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 0 0 0

Hikâye 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0

Orta Çağ'da Dünya 6 2 3 33

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 0 5 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 1 2 33

İslam ve İbadet 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 1 50

Kümelerde İşlemler 3 0 1 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 1 0 50

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 3 0 100

Güçlü Etkileşimler 2 0 1 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 5 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 1 0 25



ENS 9.SINIF 2.DENEME

213,696 63,74
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9D  -  193
YAĞMUR ŞAP 120 27 11 82 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3059.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 29 29 29 3059 % 63,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 4 15 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız eD E  c  Ba  Dd  DC E    BBCE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 3 2 6,25 % 52

Coğrafya-1 12 1 2 9 0,50 % 4

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Sosyal 30 13 5 12 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız eCEdbD A DAB d   Dd     CDBD A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız  c   E      BC    a           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 1 1 14

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Roman 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 1 0 33

Masal 2 1 0 50

Fabl 2 2 0 100

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 0 33

Hikâye 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 3 2 50

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 3 0 75

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 1 2 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 3 0 100

İslam ve İbadet 3 2 0 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 1 1 50

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

231,701 50,28
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9D  -  305
YAVUZ BUDAK 120 34 14 72 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2413.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 15 15 15 2413 % 50,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 3 10 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız ADBE   b BB CecDEDC E  C BB EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 1 6 4,75 % 40

Coğrafya-1 12 1 1 10 0,75 % 6

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 11 3 16 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız   EEb  A D B     b A    CDBDEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız  D  b c   D        a d a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız  EC  b   c   Cd      E        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 3 1 43

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Roman 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 2 0 67

Masal 2 1 0 50

Fabl 2 1 0 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 0 33

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 1 0 100

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 1 1 17

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 0 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 1 1 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 3 0 100

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Kümelerde İşlemler 3 0 1 0

Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 4 1 0 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 2 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 1 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

189,873 77,70
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9D  -  185
YUSUFİ DEVECİ 120 21 19 80 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3729.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 45 45 45 3729 % 77,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız ADc      BBabD   D      ABcdEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 4 4 3,00 % 25

Coğrafya-1 12 2 1 9 1,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Sosyal 30 10 6 14 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız   c c aABaAB b A  C     CD eEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız    dCdcdc  ca D               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Roman 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 0 0 0

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 0 2 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 0 0 0

Hikâye 1 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 0 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Orta Çağ'da Dünya 6 1 2 17

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 3 1 75

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 2 1 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 2 0 67

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 1 50

Kümelerde İşlemler 3 0 2 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 3 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 1 1 14

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

180,076 81,91
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9D  -  288
ZEYNEP ÇALIŞKAN 120 19 24 77 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3931.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 52 52 52 3931 % 81,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız AD cA   aBaD DbbEDCdEce  Bc de

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 4 7 0,00 % 0

Coğrafya-1 12 0 0 12 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız  abcA      c            aDdeEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız a           E                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız      b  ecC eC   Dd           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 2 2 29

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Roman 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 1 1 33

Masal 2 1 0 50

Fabl 2 0 1 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 2 33

Hikâye 1 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Orta Çağ'da Dünya 6 1 1 17

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 1 2 33

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 1 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 1 0 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 2 0 67

Güçlü Etkileşimler 2 0 2 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

295,196 14,90
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E  -  459
AHMET KOCATÜRK 120 58 25 37 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(715.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 2 715 % 14,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 6 3 19,50 % 65

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız eDBbcBbCBBaeCDADEDCEED  ABB EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 10 2 0 9,50 % 79

Coğrafya-1 12 8 2 2 7,50 % 63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Sosyal 30 23 4 3 22,00 % 73

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız BCEEAeaABDABBdaADDC C BBC BDEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız c  ebbAAcAD E aA    Dd a  E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız eECeeE  bD   CdbDb            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 4 3 57

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 2 0 67

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 1 0 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 2 0 67

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 1 0 100

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 4 2 67

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 4 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 8 2 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 2 0 67

İslam ve İbadet 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 2 0

Kümelerde İşlemler 3 1 2 33

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 2 1 50

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 3 2 43

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 2 1 20

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Sistem 3 0 1 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

218,686 60,37
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E  -  493
AHSEN GÜRPINAR 120 35 36 49 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2897.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 26 26 26 2897 % 60,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız bDBcAd d BaaeDcDEDCdEDaCe cCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 4 2 5,00 % 42

Coğrafya-1 12 4 6 2 2,50 % 21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız aCEcADd BD dcd eDDbc CBeCDBeEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız c  ab ee d    D               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Fen 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız e    b  b e aCe De   E C      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 3 3 43

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Roman 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 2 1 67

Masal 2 0 1 0

Fabl 2 1 1 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 2 1 67

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 3 2 50

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 4 6 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 3 0 100

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 2 0

Kümelerde İşlemler 3 0 2 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 1 2 14

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Sistem 3 0 2 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 1 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 5 1 0 20

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

212,423 64,78
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E  -  505
ALPEREN CANARS AN 120 30 25 65 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3109.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 31 31 31 3109 % 64,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 4 17 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız          DC    C AD Adce b EBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 1 5 5,75 % 48

Coğrafya-1 12 3 5 4 1,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Sosyal 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız E   BAeAA B cdD B d ae C  dADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız C AbEDcE  de   dDc  ca     e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız     eDcaA cC          b       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Şiir 7 1 0 14

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Sıfat (Ön Ad) 3 1 0 33

Masal 2 1 1 50

Fabl 2 0 2 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 1 33

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 1 0 100

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0

Orta Çağ'da Dünya 6 3 1 50

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 0 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 3 5 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 1 0 33

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Kümelerde İşlemler 3 2 1 67

Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 4 1 1 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 1 3 14

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 3 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 1 0 50

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

230,281 51,45
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E  -  423
ARDA SİVLİM 120 36 25 59 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2469.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 18 18 18 2469 % 51,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız DBedAbEeDDCaaBDacADEb         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 9 3 0 8,25 % 69

Coğrafya-1 12 4 4 4 3,00 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız EEcCaADAABcDb bbBA   eBCDdEAeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız CbAb   E         c            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız Cdbe   E   C D  a             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 4 3 57

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 0 2 0

Masal 2 0 1 0

Fabl 2 0 0 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 0 0 0

Hikâye 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 1 0 100

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 4 2 67

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 3 1 75

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 4 4 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 2 1 67

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 1 50

Kümelerde İşlemler 3 1 1 33

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 1 0 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 1 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

245,655 40,49
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E  -  470
AYŞENUR KARAARSLAN 120 39 16 65 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1943.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 11 11 11 1943 % 40,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 6 9 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız D e Ab  DDCa BD dA  ABc DDbEBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 9 1 2 8,75 % 73

Coğrafya-1 12 2 3 7 1,25 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 16 5 9 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız  E dBADAABBDc D Be    c DCEAeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız                   Ae      B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 2 4 3,50 % 35

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız Ce D eBE   C      b E       a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 1 1 14

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 0 2 0

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 0 1 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 3 0 100

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 0 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 4 1 67

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 4 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 2 3 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 3 0 100

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 2 1 20

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 1 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

230,588 51,14
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E  -  601
BARIŞ DURAK 120 40 40 40 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2454.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 17 17 17 2454 % 51,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 11 3 13,25 % 44

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız DcAeb cAca BaBDCEAeEABB DcCEda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 9 3 0 8,25 % 69

Coğrafya-1 12 2 10 0 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız EEaCdAcAABBDcbDeebCcdaaaDCEceB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız CCAbb     de  bdDc            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız CdEaacdE   Ce C    a          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 2 4 29

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Roman 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 3 0 100

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 1 0 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 2 1 67

Hikâye 1 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 1 0 100

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 3 3 50

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 4 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 2 10 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 3 0 100

İslam ve İbadet 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 2 0 100

Kümelerde İşlemler 3 1 2 33

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 1 4 14

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 1 1 33

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

255,279 34,05
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E  -  550
DENİZ ARDA GÜNAY 120 46 30 44 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1634.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 8 8 8 1634 % 34,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 7 1 20,25 % 68

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız eDBccBbbaBBDCDADEDCEED eABBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 10 2 0 9,50 % 79

Coğrafya-1 12 4 4 4 3,00 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız BCEEADaAcDABBd Abbb  C B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız c  e bA d D E a     a  a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız eECeeEdBbe E Cdb D        da  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 3 4 43

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 2 1 67

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 2 0 100

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 2 0 67

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 1 0 100

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 5 1 83

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 3 1 75

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 4 4 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 0 0 0

İslam ve İbadet 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Kümelerde İşlemler 3 1 2 33

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 2 1 50

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 2 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 1 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 2 0 2 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 2 0 67

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 1 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

273,751 24,01
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E  -  600
DENİZ HINÇOĞLU 120 54 37 29 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1152.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 4 4 1152 % 24,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 25 5 0 23,75 % 79

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız DBAcAdcADDCBBBDCEcDEABcCDDCEBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 9 3 0 8,25 % 69

Coğrafya-1 12 3 9 0 0,75 % 6

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız cEaCdADAABBDDcDbceacCeeaDCEAeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 11 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız abe cDab De  ca  ce           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Fen 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız  eaDbD E  eCe     AeEbC BBA a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 4 3 57

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Roman 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 3 0 100

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 1 1 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 3 0 100

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 4 2 67

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 4 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 3 9 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 3 0 100

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 2 0

Kümelerde İşlemler 3 0 2 0

Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 4 1 2 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 3 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 1 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 1 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 5 2 1 40

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 2 1 50



ENS 9.SINIF 2.DENEME

210,757 65,99
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E  -  485
EBRAR SAKA 120 30 27 63 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3167.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 32 32 32 3167 % 65,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız  Da  dACaBBaCeAecbCdEc  ABc E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 3 3 5,25 % 44

Coğrafya-1 12 3 3 6 2,25 % 19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız  aEcADaA D B  b DDe  e BCDBeEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız  cCe E a DedcdeD            d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Şiir 7 2 3 29

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Roman 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Sıfat (Ön Ad) 3 1 1 33

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 0 1 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 1 33

Hikâye 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 3 2 50

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 0 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 3 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 3 0 100

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 2 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 1 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

225,231 55,57
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E  -  582
ENES YASİN HATİPOĞLU 120 37 36 47 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2667.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 19 19 19 2667 % 55,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız ADccAeb B  cbaAcEeCE cb ABBCae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 9 3 0 8,25 % 69

Coğrafya-1 12 0 5 7 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız aCEEAbdABDABe   cceb    dDBDEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız b  CCbA dA   a     c        e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 7 8 15 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız cECddE BacC  C e a   b       A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 2 4 29

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Roman 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Sıfat (Ön Ad) 3 2 0 67

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 2 0 100

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 0 2 0

Hikâye 1 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 1 0 100

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 3 3 50

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 4 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 0 5 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 2 1 67

İslam ve İbadet 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 2 0 100

Kümelerde İşlemler 3 1 2 33

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 1 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 1 2 14

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 1 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 1 1 33

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 5 1 0 20

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

176,509 83,62
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E  -  373
EREN EFE PEKMEZCİ 120 21 38 61 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4013.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 54 54 54 4013 % 83,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız Dabcb             DE          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 4 6 1,00 % 8

Coğrafya-1 12 0 7 5 -1,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Sosyal 30 3 14 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız   cd d A Bd c cb  e  dceD  ced

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız CbAEaaEdaDcdAeE De d a       a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 2 4 3,50 % 35

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 7 8 15 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız CbE  D b BAC bbca  Dad        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 2 2 29

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Roman 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Sıfat (Ön Ad) 3 0 0 0

Masal 2 0 0 0

Fabl 2 0 0 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 0 0 0

Hikâye 1 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 0 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0

Orta Çağ'da Dünya 6 1 3 17

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 1 25

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 0 7 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 1 1 33

İslam ve İbadet 3 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 1 50

Kümelerde İşlemler 3 2 1 67

Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 4 1 3 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 3 3 43

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 2 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 1 0 50

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Sistem 3 1 2 33

Güçlü Etkileşimler 2 0 1 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 5 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

237,044 46,16
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E  -  549
GÖKDENİZ YILD* 120 46 55 19 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 12 12 12 2215 % 46,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız ADccbdACacaeCDADEDCcEDebABBeEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 6 0 4,50 % 38

Coğrafya-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız aCcEAecAcaABBCcbcebbeCdBCDBeEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 4 19 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız dDE  EAA      DA e   e  a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız eECeeEBecebdaCdcDebdCdeaedeced

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 4 3 57

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 1 2 33

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 1 1 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 2 1 67

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 1 0 100

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Orta Çağ'da Dünya 6 3 3 50

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 2 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 4 8 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 3 0 100

İslam ve İbadet 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 2 1 67

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 4 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 2 1 29

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 1 2 10

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 2 1 1 50

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Sistem 3 0 3 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 2 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 5 1 4 20

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 4 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

231,022 50,80
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E  -  377
HACER MEMİŞ 120 33 11 76 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2438.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 16 16 16 2438 % 50,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 4 10 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız eDBc   C BBc DADED  E   ABBCEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 2 3 6,50 % 54

Coğrafya-1 12 3 1 8 2,75 % 23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Sosyal 30 15 3 12 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız  aE Ae ABDAB     D  Ce B DBDEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız adC  b   c   C                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 3 1 43

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 0 0 0

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 2 0 100

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 0 33

Hikâye 1 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 0 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 2 2 33

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 4 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 3 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 2 0 67

İslam ve İbadet 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

233,516 49,05
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E  -  575
KEREM ANTİKA 120 41 40 39 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2354.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 13 13 13 2354 % 49,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız ADBd  AbBB aCDA EDbdEcc ABd EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 2 3 6,50 % 54

Coğrafya-1 12 2 6 4 0,50 % 4

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız  CEE eBA DbB b  cDd CbecdcBe e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız EDc b Ae AD E aAd  cDd        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 3 3 3,25 % 33

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız  EC eE ceD c CceDb d Eab e  eb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 2 2 29

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 0 2 0

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 0 1 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 2 33

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 1 0 100

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 3 1 50

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 2 6 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 1 2 33

İslam ve İbadet 3 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Kümelerde İşlemler 3 2 0 67

Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 4 2 0 50

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 2 4 29

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 1 1 10

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Sistem 3 0 2 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 5 0 3 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 2 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

286,873 18,05
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E  -  553
KEREM BÜYÜKDAĞ 120 60 45 15 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(866.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 3 3 866 % 18,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız DBe A d eDCaaBDC ADEAdBeDb EBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 11 1 0 10,75 % 90

Coğrafya-1 12 4 7 1 2,25 % 19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Sosyal 30 21 8 1 19,00 % 63

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız EEBCBAeAABBDcdDdBAddae CDCEADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 17 1 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız CbAEEDcEaDeeAaadDcAae aDdeBeed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 3 2 4,25 % 43

Kimya 10 3 5 2 1,75 % 18

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız CAE eDcaA cCeDe a dDEeb eB  e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 3 1 43

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 1 0 33

Masal 2 1 1 50

Fabl 2 1 1 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 2 1 67

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 1 0 100

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 5 1 83

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 4 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 4 7 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 3 0 100

İslam ve İbadet 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 1 50

Kümelerde İşlemler 3 3 0 100

Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 4 2 2 50

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 2 5 29

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 3 6 30

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 1 0 50

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Sistem 3 1 1 33

Güçlü Etkileşimler 2 0 1 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 5 0 2 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 1 2 25



ENS 9.SINIF 2.DENEME

257,147 32,84
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E  -  515
M EMİN ÖZER 120 47 32 41 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1576.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 6 6 1576 % 32,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 5 7 16,75 % 56

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız DBABbCcceDCBaBD  AD ABB    EBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 11 1 0 10,75 % 90

Coğrafya-1 12 4 1 7 3,75 % 31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Sosyal 30 18 4 8 17,00 % 57

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız EEBCaADAABBDD DCB  c    DaEb B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 16 7 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız ebAbEDEbeDcAAadb*c b db c a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 3 0 7 3,00 % 30

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız Ce eeb b c C D  B            b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 3 3 43

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 0 0 0

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 1 0 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 0 33

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 1 0 100

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 5 1 83

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 4 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 4 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 2 1 67

İslam ve İbadet 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 2 0

Kümelerde İşlemler 3 2 1 67

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 4 1 3 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 2 5 29

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 5 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Sistem 3 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 2 1 0 50

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

221,626 58,32
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E  -  469
MEHMET AKKOY*L U 120 35 31 54 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2799.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 24 24 24 2799 % 58,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız bDacABbbaBBDCDADbD EEDbCABcCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 2 5 4,50 % 38

Coğrafya-1 12 0 0 12 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 2 23 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız daEE   A D B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız EDdCbbcAcAcaadbAdDaeD      a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız a         bcaCAab             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 3 4 43

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 2 0 67

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 1 1 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 2 1 67

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 1 0 100

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 1 2 17

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 0 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 0 0 0

İslam ve İbadet 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 1 50

Kümelerde İşlemler 3 1 2 33

Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 4 0 4 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 3 3 43

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 2 2 20

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Periyodik Sistem 3 0 2 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 1 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

247,886 38,97
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E  -  484
MUHAMMED EFE ERDEM 120 44 32 44 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1870.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 9 9 9 1870 % 38,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 8 1 19,00 % 63

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız DBeBbbcceDCBBBDCEADEABBCD eaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 10 2 0 9,50 % 79

Coğrafya-1 12 4 4 4 3,00 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız EEBCaADAABcDb bbBAd   BC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız e Abc  E Dc  a  a      c  a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız CeEebeBEeddCb      D        da

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 3 4 43

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 2 1 67

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 2 0 100

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 1 33

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 1 0 100

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 5 1 83

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 3 1 75

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 4 4 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 0 0 0

İslam ve İbadet 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Kümelerde İşlemler 3 1 2 33

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 2 1 50

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 2 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 2 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 2 0 2 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 1 0 33

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 1 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

271,284 25,36
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E  -  460
MUHAMMET BÜYÜK AĞ 120 54 42 24 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 5 5 1217 % 25,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız eDBccdcCacBDCbcDEDCEEcaCABcbEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 9 3 0 8,25 % 69

Coğrafya-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız BCEEAeaAdDABBCaeDDebbeeeCDBaEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 8 13 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız cDEe   Ac DeE aAd   Dd cD E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız bEC  E eb * BCe Db  bEa  BcDC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 3 4 43

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Roman 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 3 0 100

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 0 2 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 2 33

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 1 0 100

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 4 2 67

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 3 1 75

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 4 8 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 3 0 100

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Kümelerde İşlemler 3 0 1 0

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 4 2 2 50

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 2 2 29

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 3 2 30

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Sistem 3 0 2 0

Güçlü Etkileşimler 2 1 0 50

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 5 2 1 40

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 1 2 25



ENS 9.SINIF 2.DENEME

223,152 57,10
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E  -  418
NİSANUR İLHAN 120 32 17 71 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2740.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 21 21 21 2740 % 57,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 6 5 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız DBA bCc DeCaaBDCdADEABBC   EBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Coğrafya-1 12 3 2 7 2,50 % 21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Sosyal 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız cEda AeAbB Db Dd    C B DdEA B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız   c       eC  e               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Şiir 7 3 2 43

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Roman 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 1 1 33

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 2 0 100

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 0 33

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 2 3 33

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 1 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 3 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 2 1 67

İslam ve İbadet 3 2 0 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 0 0 0

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 0 0 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 0 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 1 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

232,281 49,95
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E  -  537
ÖMER YILDIRIM 120 39 34 47 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2397.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 14 14 14 2397 % 49,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız eDBcA ACccaeaDbDED dE a AaB EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 10 1 1 9,75 % 81

Coğrafya-1 12 2 3 7 1,25 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Sosyal 30 15 6 9 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız BCEEADaABD BB c  D    dda BeEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız c be  A c DeE a  Db   C D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız aEC  bc ecebaC D a  d         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 5 1 71

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Roman 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 0 1 0

Masal 2 1 1 50

Fabl 2 1 0 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 1 33

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 1 0 100

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 5 1 83

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 3 0 75

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 2 3 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 1 1 33

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Kümelerde İşlemler 3 1 1 33

Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 4 2 2 50

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 3 1 30

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 3 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 1 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

220,333 59,14
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E  -  488
SAMET BOYACI 120 36 39 45 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2838.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 25 25 25 2838 % 59,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız cBe   ceeeCaBcDe cDccBB ca EBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 5 0 5,75 % 48

Coğrafya-1 12 0 0 12 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Sosyal 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız EbcCaAeAABdD            D EAeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız e AEE   eDc  aa   ACa  cd c c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 4 4 2 3,00 % 30

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız Ccc  DBb  eCDDe e cDE  aB  a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 1 3 14

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Roman 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 0 1 0

Masal 2 1 1 50

Fabl 2 1 0 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 2 33

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 1 0 100

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0

Orta Çağ'da Dünya 6 3 3 50

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 3 1 75

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 2 0 67

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Kümelerde İşlemler 3 3 0 100

Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 4 1 2 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 2 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 2 4 20

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Sistem 3 1 1 33

Güçlü Etkileşimler 2 0 1 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 5 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 1 1 25



ENS 9.SINIF 2.DENEME

216,793 61,70
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E  -  588
SUDENUR ELÇİ 120 35 38 47 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2961.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 27 27 27 2961 % 61,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız D b A deeDCcecDC AD ABB DDeEBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 6 1 3,50 % 29

Coğrafya-1 12 3 6 3 1,50 % 13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız cEcCB acAcdDecDd b ECee DCEbea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız CCcaEcE  DcA     D a   c  e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız be eb  b c a D     e          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 2 2 29

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 1 1 33

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 1 0 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 3 0 100

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 2 3 33

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 2 50

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 3 6 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 2 1 67

İslam ve İbadet 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 2 0 100

Kümelerde İşlemler 3 1 2 33

Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 4 1 1 25

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 2 0 29

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 0 3 0

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Sistem 3 0 1 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 5 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

246,621 39,90
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E  -  411
ŞÜKRAN ELA BATMAZ 120 42 26 52 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1915.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 10 10 10 1915 % 39,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 7 4 17,25 % 58

Cevap Anahtarı B ADBEABACBBBDCDADEDCEEDDCABBCEB

Cevaplarınız eDBcA ACaBaDCDADEDCdE b ABc EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 4 2 5,00 % 42

Coğrafya-1 12 3 4 5 2,00 % 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCEEADBABDABBCEADDCACCBBCDBDEA

Cevaplarınız  aEcAe AcDABBec  D b e BCDBeEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDECCEAABADBEEDACDCDDACBDAECBA

Cevaplarınız EDd       caac A D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B DECAAEBBDDCEBCADDDCACEBCBBBDCA

Cevaplarınız   Cc Ec   e  Ce    AbE        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 5 1 71

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 1 1 33

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 0 1 0

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 1 1 33

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 2 2 33

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 3 1 75

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 3 4 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 3 0 100

İslam ve İbadet 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Kümelerde İşlemler 3 1 0 33

Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 4 0 3 0

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 2 0 20

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 2 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Periyodik Sistem 3 0 1 0

Güçlü Etkileşimler 2 0 0 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 5 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 0 0 0



ENS 9.SINIF 2.DENEME

319,226 7,92
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

-9E  -  527
UĞUR SADIK 120 70 41 9 59 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(380.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 380 % 7,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 68 68 68 4799

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 7 1 20,25 % 68

Cevap Anahtarı A DBABACEADDCBBBDCEADEABBCDDCEBE

Cevaplarınız DBeBbbcceDCBaBDCEADEABB DDCEBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 10 2 0 9,50 % 79

Coğrafya-1 12 8 3 1 7,25 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 23 6 1 21,50 % 72

Cevap Anahtarı A EEBCBADAABBDDADCBACECBBCDCEADB

Cevaplarınız EEBCaAeAABBDD DCBAddCeBCcCEADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A CCAEEDEEBDBAADEADDACDCEDACBBAC

Cevaplarınız ebAbcDEEeDcAAaddDDAd aEDc cBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 5 0 3,75 % 38

Kimya 10 3 6 1 1,50 % 15

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A CAEDDDBEABACDDCEBCADECCBBBACBD

Cevaplarınız CeEebDBEeddCbDeb ebDdbb B   dD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Şiir 7 3 4 43

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Roman 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Sıfat (Ön Ad) 3 3 0 100

Masal 2 2 0 100

Fabl 2 1 0 50

Edat (İlgeç) - Bağlaç - Ünlem 3 3 0 100

Hikâye 1 1 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 1 0 100

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100

Orta Çağ'da Dünya 6 4 2 67

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 4 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğal Sistemler 12 8 3 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 3 2 1 67

İslam ve İbadet 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 2 0

Kümelerde İşlemler 3 1 2 33

Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Bölünebilme Kuralları 4 2 2 50

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7 4 3 57

Üslü İfadeler ve Denklemler 10 4 4 40

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 2 0 2 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Atom Modelleri 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Periyodik Sistem 3 1 2 33

Güçlü Etkileşimler 2 0 1 0

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Teorisi 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 5 1 2 20

Canlılardaki Temel Bileşikler 4 1 1 25
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