
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ENS 10.SINIF 2.DENEME 21 48 48 4339

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,91 9,71 11,48 4,14 3,73 3,21 2,63 3,20 1,83 1,65 1,49 1,28 2,30 1,62 1,89 3,39 5,15 2,11 2,26 3,28 1,44 0,79 1,89 0,32 1,98 3,10 1,20 33,05 33,17 24,76 215,000

Okul Ortalaması 15,10 9,10 12,82 4,62 4,00 3,62 1,57 2,76 0,88 2,67 1,19 2,37 3,19 1,67 2,77 1,95 4,76 0,76 1,71 4,14 0,68 0,43 1,48 0,06 2,24 3,33 1,40 33,48 32,43 25,36 216,680

KATILIMLAR

1 634 FURKAN HASAN GÖR 10E 18 6 16,50 8 2 7,50 6 3 5,25 3 1 2,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 3 2,25 1 2 0,50 4 1 3,75 46 25 39,75 259,604 708

2 562 ALEYNA DEVE 10E 16 8 14,00 6 4 5,00 5 3 4,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 5 0,75 2 0 2,00 4 5 2,75 42 27 35,25 246,362 998

3 504 TALHA SAG UT 10E 20 5 18,75 5 4 4,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 5 -0,25 4 5 2,75 1 3 0,25 3 6 1,50 42 32 34,00 241,947 1093

4 463 ALİ AKTAŞ 10E 21 8 19,00 6 4 5,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 6 5 4,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 41 31 33,25 239,440 1149

5 551 SERDAR KAYA 10E 18 9 15,75 6 4 5,00 4 5 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 4 3,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 41 34 32,50 237,788 1196

6 641 AHMETEFE TOPYAY 10E 16 6 14,50 7 3 6,25 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 35 19 30,25 231,067 1397

7 378 SEFA TİRYAKİ 10E 20 7 18,25 6 4 5,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 4 3,00 0 1 -0,25 36 23 30,25 230,549 1421

8 462 AYŞEN BAYRAM 10E 18 8 16,00 3 6 1,50 1 1 0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 1 7 -0,75 2 7 0,25 0 2 -0,50 4 3 3,25 36 35 27,25 221,954 1718

9 453 YUSUF ÖZBEK 10E 17 9 14,75 5 5 3,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 8 1,00 2 6 0,50 1 2 0,50 3 4 2,00 36 42 25,50 216,856 1926

10 497 ZEYNEP GÜNAY 10E 15 12 12,00 6 3 5,25 3 4 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 5 1,75 1 8 -1,00 0 1 -0,25 2 6 0,50 35 43 24,25 213,306 2042

11 539 MEHMET AKİF ERKOVAN 10E 15 5 13,75 4 6 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 0 7 -1,75 2 4 1,00 4 4 3,00 31 29 23,75 211,765 2103

12 534 AKİF YILDIRIMTEPE 10E 14 12 11,00 4 5 2,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 4 0,00 6 5 4,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 3 4 2,00 33 38 23,50 211,291 2120

13 518 GÜRKAN KARAOĞLU 10E 15 12 12,00 8 2 7,50 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 31 30 23,50 211,041 2128

14 520 M SAİT FAZLA 10E 14 9 11,75 3 3 2,25 1 5 -0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 5 1,75 2 6 0,50 1 1 0,75 3 3 2,25 32 35 23,25 210,502 2147

15 458 ELSEVER SADIK 10E 14 12 11,00 4 5 2,75 3 3 2,25 1 1 0,75 4 1 3,75 2 4 1,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 30 34 21,50 205,199 2352

16 568 MELİH SEFA GÜR 10E 15 6 13,50 3 7 1,25 0 4 -1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 23 21,25 204,113 2391

17 428 ÖMER DAŞTAN 10E 10 13 6,75 5 5 3,75 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 7 0,25 2 6 0,50 0 2 -0,50 4 3 3,25 30 40 20,00 201,373 2493

18 483 HÜDANUR TAN 10E 12 12 9,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 6 1,50 28 33 19,75 200,299 2535

19 508 MELİH TEEEL 10E 7 9 4,75 4 4 3,00 3 1 2,75 2 0 2,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 5 1,75 24 27 17,25 193,386 2804

20 536 ELİF KALKAN 10E 13 12 10,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 7 1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 6 0,50 27 40 17,00 191,812 2861

21 477 EMIN TAŞ 10E 9 11 6,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 12 -1,00 3 6 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 20 41 9,75 170,596 3562

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

                                                1 / 2



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ENS 10.SINIF 2.DENEME 21 48 48 4339

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,91 9,71 11,48 4,14 3,73 3,21 2,63 3,20 1,83 1,65 1,49 1,28 2,30 1,62 1,89 3,39 5,15 2,11 2,26 3,28 1,44 0,79 1,89 0,32 1,98 3,10 1,20 33,05 33,17 24,76 215,000

Okul Ortalaması 15,10 9,10 12,82 4,62 4,00 3,62 1,57 2,76 0,88 2,67 1,19 2,37 3,19 1,67 2,77 1,95 4,76 0,76 1,71 4,14 0,68 0,43 1,48 0,06 2,24 3,33 1,40 33,48 32,43 25,36 216,680

KATILIMLAR
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10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ENS 10.SINIF 2.DENEME 21 48 48 4339

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,91 9,71 11,48 4,14 3,73 3,21 2,63 3,20 1,83 1,65 1,49 1,28 2,30 1,62 1,89 3,39 5,15 2,11 2,26 3,28 1,44 0,79 1,89 0,32 1,98 3,10 1,20 33,05 33,17 24,76 215,000

Okul Ortalaması 15,10 9,10 12,82 4,62 4,00 3,62 1,57 2,76 0,88 2,67 1,19 2,37 3,19 1,67 2,77 1,95 4,76 0,76 1,71 4,14 0,68 0,43 1,48 0,06 2,24 3,33 1,40 33,48 32,43 25,36 216,680

SINIF: 10E

KATILIMLAR

1 634 FURKAN HASAN GÖR 10E 18 6 16,50 8 2 7,50 6 3 5,25 3 1 2,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 3 2,25 1 2 0,50 4 1 3,75 46 25 39,75 259,604 708

2 562 ALEYNA DEVE 10E 16 8 14,00 6 4 5,00 5 3 4,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 5 0,75 2 0 2,00 4 5 2,75 42 27 35,25 246,362 998

3 504 TALHA SAG UT 10E 20 5 18,75 5 4 4,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 5 -0,25 4 5 2,75 1 3 0,25 3 6 1,50 42 32 34,00 241,947 1093

4 463 ALİ AKTAŞ 10E 21 8 19,00 6 4 5,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 6 5 4,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 41 31 33,25 239,440 1149

5 551 SERDAR KAYA 10E 18 9 15,75 6 4 5,00 4 5 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 4 3,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 41 34 32,50 237,788 1196

6 641 AHMETEFE TOPYAY 10E 16 6 14,50 7 3 6,25 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 35 19 30,25 231,067 1397

7 378 SEFA TİRYAKİ 10E 20 7 18,25 6 4 5,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 4 3,00 0 1 -0,25 36 23 30,25 230,549 1421

8 462 AYŞEN BAYRAM 10E 18 8 16,00 3 6 1,50 1 1 0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 1 7 -0,75 2 7 0,25 0 2 -0,50 4 3 3,25 36 35 27,25 221,954 1718

9 453 YUSUF ÖZBEK 10E 17 9 14,75 5 5 3,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 8 1,00 2 6 0,50 1 2 0,50 3 4 2,00 36 42 25,50 216,856 1926

10 497 ZEYNEP GÜNAY 10E 15 12 12,00 6 3 5,25 3 4 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 5 1,75 1 8 -1,00 0 1 -0,25 2 6 0,50 35 43 24,25 213,306 2042

11 539 MEHMET AKİF ERKOVAN 10E 15 5 13,75 4 6 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 0 7 -1,75 2 4 1,00 4 4 3,00 31 29 23,75 211,765 2103

12 534 AKİF YILDIRIMTEPE 10E 14 12 11,00 4 5 2,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 4 0,00 6 5 4,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 3 4 2,00 33 38 23,50 211,291 2120

13 518 GÜRKAN KARAOĞLU 10E 15 12 12,00 8 2 7,50 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 31 30 23,50 211,041 2128

14 520 M SAİT FAZLA 10E 14 9 11,75 3 3 2,25 1 5 -0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 5 1,75 2 6 0,50 1 1 0,75 3 3 2,25 32 35 23,25 210,502 2147

15 458 ELSEVER SADIK 10E 14 12 11,00 4 5 2,75 3 3 2,25 1 1 0,75 4 1 3,75 2 4 1,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 30 34 21,50 205,199 2352

16 568 MELİH SEFA GÜR 10E 15 6 13,50 3 7 1,25 0 4 -1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 23 21,25 204,113 2391

17 428 ÖMER DAŞTAN 10E 10 13 6,75 5 5 3,75 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 7 0,25 2 6 0,50 0 2 -0,50 4 3 3,25 30 40 20,00 201,373 2493

18 483 HÜDANUR TAN 10E 12 12 9,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 6 1,50 28 33 19,75 200,299 2535

19 508 MELİH TEEEL 10E 7 9 4,75 4 4 3,00 3 1 2,75 2 0 2,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 5 1,75 24 27 17,25 193,386 2804

20 536 ELİF KALKAN 10E 13 12 10,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 7 1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 6 0,50 27 40 17,00 191,812 2861

21 477 EMIN TAŞ 10E 9 11 6,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 12 -1,00 3 6 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 20 41 9,75 170,596 3562
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BAYBURT BAYBURT MERKEZ BAYBURT LİSESİ ENS 10.SINIF 2.DENEME 21 48 48 4339

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 13,91 9,71 11,48 4,14 3,73 3,21 2,63 3,20 1,83 1,65 1,49 1,28 2,30 1,62 1,89 3,39 5,15 2,11 2,26 3,28 1,44 0,79 1,89 0,32 1,98 3,10 1,20 33,05 33,17 24,76 215,000

İl Ortalaması 14,25 9,58 11,85 5,08 3,60 4,18 2,85 2,77 2,16 2,67 1,21 2,36 2,67 1,79 2,22 1,75 3,75 0,81 1,60 3,21 0,80 0,35 1,17 0,06 1,40 2,46 0,78 32,62 29,54 25,22 216,400

İlçe Ortalaması 14,25 9,58 11,85 5,08 3,60 4,18 2,85 2,77 2,16 2,67 1,21 2,36 2,67 1,79 2,22 1,75 3,75 0,81 1,60 3,21 0,80 0,35 1,17 0,06 1,40 2,46 0,78 32,62 29,54 25,22 216,400

Okul Ortalaması 15,10 9,10 12,82 4,62 4,00 3,62 1,57 2,76 0,88 2,67 1,19 2,37 3,19 1,67 2,77 1,95 4,76 0,76 1,71 4,14 0,68 0,43 1,48 0,06 2,24 3,33 1,40 33,48 32,43 25,36 216,680

KATILIMLAR

1
BAYBURT / BAYBURT
MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

10E 21 15,10 9,10 12,82 4,62 4,00 3,62 1,57 2,76 0,88 2,67 1,19 2,37 3,19 1,67 2,77 1,95 4,76 0,76 1,71 4,14 0,68 0,43 1,48 0,06 2,24 3,33 1,40 33,48 32,43 25,36 216,680
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



ENS 10.SINIF 2.DENEME

231,067 32,20
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

10E  -  641
AHMETEFE TOPYAY 120 35 19 66 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1397.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 14 14 1397 % 32,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 21 48 48 4339

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 6 8 14,50 % 48

Cevap Anahtarı B ECDEBEEEAEEDBABEDCEAAADEADECBD

Cevaplarınız ECDEB E   bcBA  DdE Ad bAbECBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 17 6 7 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B ABDCACBEEAEDEECBBEBECBCCADBCEE

Cevaplarınız AdDdeCBEEA  d  a  BdCBC ADBCEE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCADCBCDBCDCBADDDCAECCBEEAADEB

Cevaplarınız                             d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B BCBACDCEEDCBDCABDBCBEBADDEBACB

Cevaplarınız Bd Ad     b a  a          c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 2 1 0 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 1 0 0 0

Halk Şiiri 5 2 1 40

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan Şiiri 3 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Efsane 1 1 0 100

Destan 2 2 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 2 0 2 0

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 2 1 1 50

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 3 3 0 100

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 3 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Su Kaynakları 4 0 2 0

Topraklar 4 0 1 0

Bitkiler 2 1 0 50

Felsefe 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 2 2 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 5 0 0 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 6 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 7 0 0 0

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 4 0 0 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 3 0 0 0

Sıralama ve Seçme 4 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 2 0 50

Kaldırma Kuvveti 3 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 5 0 2 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 5 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gamet Oluşumları 2 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Çaprazlamalar 2 0 1 0

Eşbaskınlık 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Eşeyli Üreme 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

211,291 48,86
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

10E  -  534
AKİF YILDIRIMTEPE 120 33 38 49 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2120.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 12 31 31 2120 % 48,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 21 48 48 4339

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B ECDEBEEEAEEDBABEDCEAAADEADECBD

Cevaplarınız E DEa EaA EcBecEDebbAdD cbEaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B ABDCACBEEAEDEECBBEBECBCCADBCEE

Cevaplarınız dB aeCaEbA ed      dCBCCeacCca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B CCADCBCDBCDCBADDDCAECCBEEAADEB

Cevaplarınız    baBC  e C A D C      ad    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B BCBACDCEEDCBDCABDBCBEBADDEBACB

Cevaplarınız  a ba e   C         cBAD be  a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 2 1 0 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 1 1 0 100

Halk Şiiri 5 2 3 40

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Divan Şiiri 3 1 1 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Efsane 1 0 1 0

Destan 2 2 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 2 1 1 50

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 2 0 1 0

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 3 1 2 33

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Su Kaynakları 4 0 1 0

Topraklar 4 0 2 0

Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 2 0 2 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 5 2 1 40

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 6 1 1 17

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 7 2 1 29

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 4 0 0 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 3 1 0 33

Sıralama ve Seçme 4 0 2 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 0 2 0

Kaldırma Kuvveti 3 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 5 1 0 20

Homojen ve Heterojen Karışımlar 5 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gamet Oluşumları 2 1 0 50

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Çaprazlamalar 2 1 1 50

Eşbaskınlık 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Eşeyli Üreme 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

246,362 23,00
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

10E  -  562
ALEYNA DEVE 120 42 27 51 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(998.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 4 4 998 % 23,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 21 48 48 4339

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B ECDEBEEEAEEDBABEDCEAAADEADECBD

Cevaplarınız EbDE EdEA  cBb EDCEcAA  AbddBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı B ABDCACBEEAEDEECBBEBECBCCADBCEE

Cevaplarınız dBDeAdaEEAd EE BBdcE BdCAeBCEE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCADCBCDBCDCBADDDCAECCBEEAADEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 2 0 8 2,00 % 20

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 8 10 12 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B BCBACDCEEDCBDCABDBCBEBADDEBACB

Cevaplarınız Be Ae ec aC    B    cBdeD BeaB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 2 1 0 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 1 1 0 100

Halk Şiiri 5 2 2 40

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan Şiiri 3 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Efsane 1 1 0 100

Destan 2 2 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 2 1 1 50

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 2 2 0 100

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 3 2 1 67

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Su Kaynakları 4 3 0 75

Topraklar 4 2 1 50

Bitkiler 2 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 2 2 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 5 0 0 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 6 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 7 0 0 0

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 4 0 0 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 3 0 0 0

Sıralama ve Seçme 4 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 2 2 50

Kaldırma Kuvveti 3 0 2 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 5 1 0 20

Homojen ve Heterojen Karışımlar 5 1 0 20

Biyoloji 0 0 0 0

Gamet Oluşumları 2 0 2 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Çaprazlamalar 2 1 1 50

Eşbaskınlık 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Eşeyli Üreme 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

239,440 26,48
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

10E  -  463
ALİ AKTAŞ 120 41 31 48 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1149.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 8 8 1149 % 26,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 21 48 48 4339

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 8 1 19,00 % 63

Cevap Anahtarı A EBECDEEAEEBEAEDBAAADCECDEDAEDB

Cevaplarınız EBECDE AEbdEeEDBAbAcCbCbEDAEDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A BCDAEACBEACBEEEDEBEBCABCCECBDE

Cevaplarınız BdDAEACece  dd e    bABCCaCBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A CBDCCACDBDADCDBCCECBDEACADEBAE

Cevaplarınız    C      Aae BC      bC   adE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBCEEADCDBBCCDBCABDADEBDBAEBC

Cevaplarınız e  e cb      Ca  d          ae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 1 1 0 100

Halk Şiiri 5 3 2 60

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Divan Şiiri 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Efsane 1 1 0 100

Destan 2 1 1 50

KONU BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 2 1 1 50

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 2 1 1 50

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 3 3 0 100

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Su Kaynakları 4 0 2 0

Topraklar 4 0 1 0

Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 2 0 2 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 5 1 0 20

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 6 1 0 17

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 7 2 2 29

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 4 0 1 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 3 1 0 33

Sıralama ve Seçme 4 1 2 25

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 0 3 0

Kaldırma Kuvveti 3 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 5 1 1 20

Homojen ve Heterojen Karışımlar 5 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gamet Oluşumları 2 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Çaprazlamalar 2 0 0 0

Eşbaskınlık 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Eşeyli Üreme 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

221,954 39,59
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

10E  -  462
AYŞEN BAYRAM 120 36 35 49 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1718.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 8 21 21 1718 % 39,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 21 48 48 4339

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı B ECDEBEEEAEEDBABEDCEAAADEADECBD

Cevaplarınız Ed EB EEA EcB dEDCEAAcDEAbaCeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B ABDCACBEEAEDEECBBEBECBCCADBCEE

Cevaplarınız d adAdabEA  d  B    CB CAaBC E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B CCADCBCDBCDCBADDDCAECCBEEAADEB

Cevaplarınız           cb b a Cc     a   b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B BCBACDCEEDCBDCABDBCBEBADDEBACB

Cevaplarınız BbeAd eadc c    b   cc bDEB  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 1 1 0 100

Halk Şiiri 5 3 2 60

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan Şiiri 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Efsane 1 1 0 100

Destan 2 0 2 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 2 0 1 0

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 2 1 1 50

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 3 2 1 67

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 0 3 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Su Kaynakları 4 1 1 25

Topraklar 4 0 0 0

Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 2 1 0 50

Hz. Muhammed ve Gençlik 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 5 0 0 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 6 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 7 0 3 0

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 4 0 1 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 3 1 0 33

Sıralama ve Seçme 4 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 2 2 50

Kaldırma Kuvveti 3 0 3 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 5 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 5 0 2 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gamet Oluşumları 2 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Çaprazlamalar 2 1 1 50

Eşbaskınlık 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Eşeyli Üreme 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

191,812 65,94
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

10E  -  536
ELİF KALKAN 120 27 40 53 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2861.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 20 41 41 2861 % 65,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 21 48 48 4339

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A EBECDEEAEEBEAEDBAAADCECDEDAEDB

Cevaplarınız dB bD  eac EAEDaA AcCEdeaeAbDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 8 10 12 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A BCDAEACBEACBEEEDEBEBCABCCECBDE

Cevaplarınız   eb da  c  cEc  c  C BCCbCBeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A CBDCCACDBDADCDBCCECBDEACADEBAE

Cevaplarınız     e   d A a  dd     cCc    E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CBBCEEADCDBBCCDBCABDADEBDBAEBC

Cevaplarınız   cC  be b        c d cebdAcB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 2 1 0 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 1 0 1 0

Halk Şiiri 5 2 1 40

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan Şiiri 3 0 3 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Efsane 1 1 0 100

Destan 2 2 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 6 0 4 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 2 0 0 0

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 2 0 2 0

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 3 0 2 0

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Su Kaynakları 4 1 1 25

Topraklar 4 0 2 0

Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 2 1 1 50

Hz. Muhammed ve Gençlik 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 5 0 1 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 6 1 1 17

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 7 0 3 0

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 4 0 2 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 3 1 0 33

Sıralama ve Seçme 4 1 0 25

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 1 2 25

Kaldırma Kuvveti 3 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 5 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 5 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gamet Oluşumları 2 1 1 50

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Çaprazlamalar 2 0 2 0

Eşbaskınlık 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Eşeyli Üreme 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

205,199 54,21
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

10E  -  458
ELSEVER SADIK 120 30 34 56 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2352.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 15 35 35 2352 % 54,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 21 48 48 4339

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A EBECDEEAEEBEAEDBAAADCECDEDAEDB

Cevaplarınız Ecbab EAdEaE  DBbdAcdEdbE AEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A BCDAEACBEACBEEEDEBEBCABCCECBDE

Cevaplarınız BeDdEAbc e  EdE d dB  Ba ECBaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CBDCCACDBDADCDBCCECBDEACADEBAE

Cevaplarınız    Ce     b a         b      E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBCEEADCDBBCCDBCABDADEBDBAEBC

Cevaplarınız   cdd    D e   d   a  E  ce   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 2 0 1 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 1 1 0 100

Halk Şiiri 5 1 4 20

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan Şiiri 3 1 1 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Efsane 1 1 0 100

Destan 2 2 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 2 1 1 50

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 2 1 1 50

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 3 2 1 67

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Su Kaynakları 4 1 1 25

Topraklar 4 1 1 25

Bitkiler 2 1 1 50

Felsefe 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 2 2 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 5 1 1 20

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 6 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 7 0 1 0

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 4 0 1 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 3 0 0 0

Sıralama ve Seçme 4 1 0 25

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 0 2 0

Kaldırma Kuvveti 3 1 1 33

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 5 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 5 0 2 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gamet Oluşumları 2 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Çaprazlamalar 2 0 1 0

Eşbaskınlık 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Eşeyli Üreme 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

170,596 82,09
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

10E  -  477
EMIN TAŞ 120 20 41 59 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3562.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 21 47 47 3562 % 82,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 21 48 48 4339

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A EBECDEEAEEBEAEDBAAADCECDEDAEDB

Cevaplarınız EBbdec    cEAE Be d db bEDA  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A BCDAEACBEACBEEEDEBEBCABCCECBDE

Cevaplarınız              da daEB  a  dCcDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCCACDBDADCDBCCECBDEACADEBAE

Cevaplarınız  a db       bDcebdC     c c bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A CBBCEEADCDBBCCDBCABDADEBDBAEBC

Cevaplarınız ddcC EebeD   Cb  c  bDa       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 1 0 0 0

Halk Şiiri 5 0 3 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Divan Şiiri 3 1 1 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Efsane 1 1 0 100

Destan 2 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 6 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 2 0 0 0

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 2 0 0 0

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 3 0 0 0

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Su Kaynakları 4 0 1 0

Topraklar 4 0 3 0

Bitkiler 2 2 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 2 0 2 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 5 0 3 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 6 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 7 1 5 14

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 4 1 1 25

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 3 0 0 0

Sıralama ve Seçme 4 0 2 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 2 2 50

Kaldırma Kuvveti 3 1 1 33

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 5 1 1 20

Homojen ve Heterojen Karışımlar 5 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gamet Oluşumları 2 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Çaprazlamalar 2 0 0 0

Eşbaskınlık 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Eşeyli Üreme 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

259,604 16,32
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

10E  -  634
FURKAN HASAN GÖR 120 46 25 49 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(708.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 708 % 16,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 21 48 48 4339

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 6 6 16,50 % 55

Cevap Anahtarı B ECDEBEEEAEEDBABEDCEAAADEADECBD

Cevaplarınız ab EB dEA  DB a DbEAAADEADEaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı B ABDCACBEEAEDEECBBEBECBCCADBCEE

Cevaplarınız ABadACBEEAcDcECBB BdCB CeeBCdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCADCBCDBCDCBADDDCAECCBEEAADEB

Cevaplarınız  C         b b          a   c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Fen 30 8 6 16 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B BCBACDCEEDCBDCABDBCBEBADDEBACB

Cevaplarınız B  beD c D c C  b   EB  e B  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 1 1 0 100

Halk Şiiri 5 3 2 60

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan Şiiri 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Efsane 1 1 0 100

Destan 2 2 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 2 1 1 50

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 2 1 1 50

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 3 3 0 100

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 3 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Su Kaynakları 4 3 1 75

Topraklar 4 2 2 50

Bitkiler 2 1 0 50

Felsefe 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 2 0 2 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 5 1 0 20

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 6 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 7 0 1 0

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 4 0 0 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 3 0 0 0

Sıralama ve Seçme 4 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 1 2 25

Kaldırma Kuvveti 3 1 1 33

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 5 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 5 1 2 20

Biyoloji 0 0 0 0

Gamet Oluşumları 2 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Çaprazlamalar 2 1 0 50

Eşbaskınlık 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Eşeyli Üreme 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

211,041 49,04
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

10E  -  518
GÜRKAN KARAOĞLU 120 31 30 59 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2128.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 13 32 32 2128 % 49,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 21 48 48 4339

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A EBECDEEAEEBEAEDBAAADCECDEDAEDB

Cevaplarınız EBEb  cAEacE dcBAAAbCEeDEcccbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 6 9 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A BCDAEACBEACBEEEDEBEBCABCCECBDE

Cevaplarınız BdDAEACdEA  dE  E   a Bd ECBcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCCACDBDADCDBCCECBDEACADEBAE

Cevaplarınız          e                d ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Fen 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBCEEADCDBBCCDBCABDADEBDBAEBC

Cevaplarınız     d  D a    ae    c    e  cd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 1 1 0 100

Halk Şiiri 5 4 1 80

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan Şiiri 3 1 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Efsane 1 0 1 0

Destan 2 1 1 50

KONU BELİRTİLMEMİŞ 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 2 1 1 50

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 2 2 0 100

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 3 3 0 100

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Su Kaynakları 4 1 1 25

Topraklar 4 1 0 25

Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 2 2 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 5 0 0 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 6 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 7 0 0 0

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 4 0 0 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 3 0 0 0

Sıralama ve Seçme 4 0 2 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 3 0 2 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 5 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 5 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gamet Oluşumları 2 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Çaprazlamalar 2 0 1 0

Eşbaskınlık 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Eşeyli Üreme 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

200,299 58,42
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

10E  -  483
HÜDANUR TAN 120 28 33 59 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2535.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 18 38 38 2535 % 58,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 21 48 48 4339

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A EBECDEEAEEBEAEDBAAADCECDEDAEDB

Cevaplarınız EBEC  aAaacEeEeBc AcdEabE d  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 7 12 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A BCDAEACBEACBEEEDEBEBCABCCECBDE

Cevaplarınız Bd eEb  EA   c      aABeCbCBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCCACDBDADCDBCCECBDEACADEBAE

Cevaplarınız e            c            b  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A CBBCEEADCDBBCCDBCABDADEBDBAEBC

Cevaplarınız a B d A b      e    decBDceE d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 1 1 0 100

Halk Şiiri 5 1 3 20

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan Şiiri 3 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Efsane 1 0 1 0

Destan 2 1 0 50

KONU BELİRTİLMEMİŞ 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 2 1 1 50

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 2 1 0 50

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 3 1 2 33

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 1 0 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Su Kaynakları 4 0 1 0

Topraklar 4 0 0 0

Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 2 1 1 50

Hz. Muhammed ve Gençlik 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 5 0 1 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 6 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 7 0 1 0

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 4 0 0 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 3 0 0 0

Sıralama ve Seçme 4 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 2 0 50

Kaldırma Kuvveti 3 0 2 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 5 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 5 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gamet Oluşumları 2 0 2 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Çaprazlamalar 2 1 1 50

Eşbaskınlık 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Eşeyli Üreme 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

210,502 49,48
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

10E  -  520
M SAİT FAZLA 120 32 35 53 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2147.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 14 33 33 2147 % 49,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 21 48 48 4339

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B ECDEBEEEAEEDBABEDCEAAADEADECBD

Cevaplarınız EbbEd d A EcB cEDCEAA   dDdCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B ABDCACBEEAEDEECBBEBECBCCADBCEE

Cevaplarınız A edAe E   add Bc a CB  eeBCEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B CCADCBCDBCDCBADDDCAECCBEEAADEB

Cevaplarınız ae    C      bDe        E   c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B BCBACDCEEDCBDCABDBCBEBADDEBACB

Cevaplarınız ce beDdc DCd        E   eEd eB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 2 0 1 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 1 1 0 100

Halk Şiiri 5 2 2 40

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan Şiiri 3 1 0 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Efsane 1 0 1 0

Destan 2 1 1 50

KONU BELİRTİLMEMİŞ 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 2 0 1 0

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 2 1 1 50

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 3 1 0 33

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Su Kaynakları 4 1 2 25

Topraklar 4 0 2 0

Bitkiler 2 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 2 1 1 50

Hz. Muhammed ve Gençlik 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 5 1 1 20

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 6 1 2 17

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 7 0 1 0

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 4 0 0 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 3 0 0 0

Sıralama ve Seçme 4 1 0 25

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 0 4 0

Kaldırma Kuvveti 3 1 1 33

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 5 1 0 20

Homojen ve Heterojen Karışımlar 5 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gamet Oluşumları 2 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Çaprazlamalar 2 0 1 0

Eşbaskınlık 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Eşeyli Üreme 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

211,765 48,47
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

10E  -  539
MEHMET AKİF ERKOVAN 120 31 29 60 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2103.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 11 30 30 2103 % 48,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 21 48 48 4339

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 5 10 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A EBECDEEAEEBEAEDBAAADCECDEDAEDB

Cevaplarınız EBEb  EAE cE EccA ADCE b  A D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A BCDAEACBEACBEEEDEBEBCABCCECBDE

Cevaplarınız BdbAbACabe          CeBd bCBDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 7 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCCACDBDADCDBCCECBDEACADEBAE

Cevaplarınız a   db  d d  c            a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A CBBCEEADCDBBCCDBCABDADEBDBAEBC

Cevaplarınız aa Cc A e           Ae B aeEBb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 1 1 0 100

Halk Şiiri 5 3 1 60

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan Şiiri 3 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Efsane 1 1 0 100

Destan 2 1 0 50

KONU BELİRTİLMEMİŞ 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 2 1 1 50

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 2 0 2 0

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 3 2 1 67

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Su Kaynakları 4 0 0 0

Topraklar 4 0 0 0

Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 2 1 1 50

Hz. Muhammed ve Gençlik 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 5 0 2 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 6 0 3 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 7 0 1 0

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 4 0 0 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 3 0 0 0

Sıralama ve Seçme 4 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 2 0 50

Kaldırma Kuvveti 3 0 2 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 5 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 5 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gamet Oluşumları 2 1 1 50

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Çaprazlamalar 2 0 1 0

Eşbaskınlık 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Eşeyli Üreme 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

204,113 55,10
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

10E  -  568
MELİH SEFA GÜR 120 27 23 70 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2391.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 16 36 36 2391 % 55,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 21 48 48 4339

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 6 9 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B ECDEBEEEAEEDBABEDCEAAADEADECBD

Cevaplarınız ECDEB a   EDB dEbCEb  c A EdBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B ABDCACBEEAEDEECBBEBECBCCADBCEE

Cevaplarınız dBedeCacEcded b      BCCAaBCEE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCADCBCDBCDCBADDDCAECCBEEAADEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BCBACDCEEDCBDCABDBCBEBADDEBACB

Cevaplarınız e B e    ab            b      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 2 1 0 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 1 0 0 0

Halk Şiiri 5 0 3 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan Şiiri 3 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Efsane 1 1 0 100

Destan 2 2 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 2 1 1 50

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 2 0 2 0

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 3 1 2 33

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Su Kaynakları 4 0 2 0

Topraklar 4 0 2 0

Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 2 2 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 5 0 0 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 6 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 7 0 0 0

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 4 0 0 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 3 0 0 0

Sıralama ve Seçme 4 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 3 0 2 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 5 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 5 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gamet Oluşumları 2 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Çaprazlamalar 2 0 1 0

Eşbaskınlık 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Eşeyli Üreme 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

193,386 64,62
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

10E  -  508
MELİH TEEEL 120 24 27 69 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2804.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 19 40 40 2804 % 64,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 21 48 48 4339

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B ECDEBEEEAEEDBABEDCEAAADEADECBD

Cevaplarınız  bDE  E AEEcB ebed   b bc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 11 7 12 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B ABDCACBEEAEDEECBBEBECBCCADBCEE

Cevaplarınız   DdeCeEEbE dE  B    B C e CaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CCADCBCDBCDCBADDDCAECCBEEAADEB

Cevaplarınız              b      b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B BCBACDCEEDCBDCABDBCBEBADDEBACB

Cevaplarınız   Be  CE ca a       a  ccEaAbB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 1 1 0 100

Halk Şiiri 5 1 2 20

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Divan Şiiri 3 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Efsane 1 0 1 0

Destan 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 6 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 2 0 1 0

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 2 1 1 50

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 3 1 1 33

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Su Kaynakları 4 1 1 25

Topraklar 4 2 0 50

Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 2 1 1 50

Hz. Muhammed ve Gençlik 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 5 0 0 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 6 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 7 0 1 0

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 4 0 0 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 3 0 0 0

Sıralama ve Seçme 4 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 2 1 50

Kaldırma Kuvveti 3 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 5 0 2 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 5 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gamet Oluşumları 2 1 0 50

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Çaprazlamalar 2 0 2 0

Eşbaskınlık 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Eşeyli Üreme 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

201,373 57,46
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

10E  -  428
ÖMER DAŞTAN 120 30 40 50 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2493.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 17 37 37 2493 % 57,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 21 48 48 4339

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A EBECDEEAEEBEAEDBAAADCECDEDAEDB

Cevaplarınız Edbab  AdEa  d B dAcdE DdDdEbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A BCDAEACBEACBEEEDEBEBCABCCECBDE

Cevaplarınız BdedEAbcEA B     c   eBaCECBcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CBDCCACDBDADCDBCCECBDEACADEBAE

Cevaplarınız a  Ce a   bea             c  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A CBBCEEADCDBBCCDBCABDADEBDBAEBC

Cevaplarınız   cddcbDeD     d   a eE  BeEBe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 2 0 1 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 1 1 0 100

Halk Şiiri 5 1 3 20

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan Şiiri 3 3 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Efsane 1 0 1 0

Destan 2 1 1 50

KONU BELİRTİLMEMİŞ 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 2 1 1 50

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 2 1 1 50

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 3 2 1 67

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Su Kaynakları 4 1 0 25

Topraklar 4 0 1 0

Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 2 2 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 5 1 2 20

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 6 0 2 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 7 0 2 0

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 4 0 0 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 3 0 0 0

Sıralama ve Seçme 4 1 0 25

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 0 4 0

Kaldırma Kuvveti 3 1 2 33

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 5 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 5 0 2 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gamet Oluşumları 2 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Çaprazlamalar 2 1 0 50

Eşbaskınlık 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Eşeyli Üreme 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

230,549 32,75
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

10E  -  378
SEFA TİRYAKİ 120 36 23 61 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1421.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 7 15 15 1421 % 32,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 21 48 48 4339

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 7 3 18,25 % 61

Cevap Anahtarı A EBECDEEAEEBEAEDBAAADCECDEDAEDB

Cevaplarınız EBECDE AEbdEeE BAdAbCbCbEDAED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A BCDAEACBEACBEEEDEBEBCABCCECBDE

Cevaplarınız BdDAEACcceb cd e    bABC ECBba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A CBDCCACDBDADCDBCCECBDEACADEBAE

Cevaplarınız a  C      ADe          C  d  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CBBCEEADCDBBCCDBCABDADEBDBAEBC

Cevaplarınız a                             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 1 1 0 100

Halk Şiiri 5 3 2 60

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Divan Şiiri 3 2 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Efsane 1 1 0 100

Destan 2 1 0 50

KONU BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 2 1 1 50

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 2 1 1 50

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 3 3 0 100

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Su Kaynakları 4 0 3 0

Topraklar 4 0 1 0

Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50

KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 2 1 1 50

Hz. Muhammed ve Gençlik 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 5 1 1 20

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 6 1 0 17

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 7 1 1 14

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 4 0 0 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 3 1 0 33

Sıralama ve Seçme 4 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 3 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 5 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 5 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gamet Oluşumları 2 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Çaprazlamalar 2 0 0 0

Eşbaskınlık 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Eşeyli Üreme 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

237,788 27,56
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

10E  -  551
SERDAR KAYA 120 41 34 45 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1196.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 9 9 1196 % 27,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 21 48 48 4339

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A EBECDEEAEEBEAEDBAAADCECDEDAEDB

Cevaplarınız EBECDEEAdEda aDBbbADeEdbE  EDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 14 15 1 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A BCDAEACBEACBEEEDEBEBCABCCECBDE

Cevaplarınız BeebEACaEAaBadE dBdBdABedcCceE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A CBDCCACDBDADCDBCCECBDEACADEBAE

Cevaplarınız a D C  Dd e           b      E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A CBBCEEADCDBBCCDBCABDADEBDBAEBC

Cevaplarınız  BBbd   a      d       B BA ed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 1 1 0 100

Halk Şiiri 5 1 4 20

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan Şiiri 3 1 1 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Efsane 1 0 0 0

Destan 2 2 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 2 1 1 50

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 2 1 1 50

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 3 2 1 67

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Su Kaynakları 4 1 3 25

Topraklar 4 2 1 50

Bitkiler 2 1 1 50

Felsefe 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 2 1 1 50

Hz. Muhammed ve Gençlik 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 5 2 1 40

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 6 1 2 17

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 7 0 0 0

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 4 0 1 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 3 0 0 0

Sıralama ve Seçme 4 1 0 25

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 1 1 25

Kaldırma Kuvveti 3 0 2 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 5 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 5 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gamet Oluşumları 2 1 0 50

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Çaprazlamalar 2 1 0 50

Eşbaskınlık 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Eşeyli Üreme 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

241,947 25,19
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

10E  -  504
TALHA SAG UT 120 42 32 46 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1093.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 6 6 1093 % 25,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 21 48 48 4339

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 5 5 18,75 % 63

Cevap Anahtarı A EBECDEEAEEBEAEDBAAADCECDEDAEDB

Cevaplarınız EBECc EAd eEbEDBcAADCEC E A DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A BCDAEACBEACBEEEDEBEBCABCCECBDE

Cevaplarınız daDAbA BdA   dd     CABbCECBeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCCACDBDADCDBCCECBDEACADEBAE

Cevaplarınız     C     d         a c   c d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A CBBCEEADCDBBCCDBCABDADEBDBAEBC

Cevaplarınız CeBCdbA db   dceC   AeE aceEca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 2 0 1 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 1 1 0 100

Halk Şiiri 5 2 3 40

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan Şiiri 3 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Efsane 1 1 0 100

Destan 2 2 0 100

KONU BELİRTİLMEMİŞ 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 2 0 2 0

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 2 2 0 100

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 3 2 1 67

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Su Kaynakları 4 0 1 0

Topraklar 4 0 1 0

Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 2 2 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 5 1 0 20

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 6 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 7 0 0 0

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 4 0 1 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 3 0 1 0

Sıralama ve Seçme 4 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 3 1 75

Kaldırma Kuvveti 3 0 3 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 5 0 2 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 5 1 1 20

Biyoloji 0 0 0 0

Gamet Oluşumları 2 1 1 50

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Çaprazlamalar 2 0 2 0

Eşbaskınlık 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Eşeyli Üreme 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

216,856 44,39
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

10E  -  453
YUSUF ÖZBEK 120 36 42 42 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1926.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 9 26 26 1926 % 44,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 21 48 48 4339

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A EBECDEEAEEBEAEDBAAADCECDEDAEDB

Cevaplarınız EBECa  AdaeEA DBAdcDCEaDE dEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A BCDAEACBEACBEEEDEBEBCABCCECBDE

Cevaplarınız BdedEAedEA  dd   c a eBaCECBea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CBDCCACDBDADCDBCCECBDEACADEBAE

Cevaplarınız a  Ce a   bea  b    D      a E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A CBBCEEADCDBBCCDBCABDADEBDBAEBC

Cevaplarınız e cd cbDeD   C d   b eEBb  dBe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 2 0 1 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 1 1 0 100

Halk Şiiri 5 1 4 20

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan Şiiri 3 2 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Efsane 1 0 1 0

Destan 2 1 1 50

KONU BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 2 1 1 50

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 2 1 1 50

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 3 2 1 67

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Su Kaynakları 4 0 2 0

Topraklar 4 0 1 0

Bitkiler 2 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50

KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 2 1 1 50

Hz. Muhammed ve Gençlik 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 5 1 2 20

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 6 0 2 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 7 0 3 0

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 4 0 0 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 3 1 0 33

Sıralama ve Seçme 4 1 1 25

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 0 4 0

Kaldırma Kuvveti 3 1 1 33

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 5 1 0 20

Homojen ve Heterojen Karışımlar 5 0 2 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gamet Oluşumları 2 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Çaprazlamalar 2 0 1 0

Eşbaskınlık 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Eşeyli Üreme 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 2.DENEME

213,306 47,06
%

BAYBURT / BAYBURT MERKEZ
BAYBURT LİSESİ

10E  -  497
ZEYNEP GÜNAY 120 35 43 42 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2042.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 10 28 28 2042 % 47,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 21 48 48 4339

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A EBECDEEAEEBEAEDBAAADCECDEDAEDB

Cevaplarınız EBEdcb AEa EcaDdcAAcdECDE AaDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A BCDAEACBEACBEEEDEBEBCABCCECBDE

Cevaplarınız B DdEbCaEACBaEd ba  bABbdE BeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A CBDCCACDBDADCDBCCECBDEACADEBAE

Cevaplarınız     C   d  cbD e E           a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 3 15 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CBBCEEADCDBBCCDBCABDADEBDBAEBC

Cevaplarınız ecBedcbad     c     babBD c ad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 1 1 0 100

Halk Şiiri 5 3 1 60

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Divan Şiiri 3 1 1 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Efsane 1 1 0 100

Destan 2 1 1 50

KONU BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 2 1 0 50

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 2 2 0 100

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 3 1 2 33

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Su Kaynakları 4 3 1 75

Topraklar 4 0 3 0

Bitkiler 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0

KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve Hayat 2 2 0 100

Hz. Muhammed ve Gençlik 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 5 1 0 20

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 6 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 7 2 3 29

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 4 0 0 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 3 0 0 0

Sıralama ve Seçme 4 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 4 1 3 25

Kaldırma Kuvveti 3 0 2 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 5 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 5 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Gamet Oluşumları 2 0 2 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Çaprazlamalar 2 1 0 50

Eşbaskınlık 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Eşeyli Üreme 1 0 1 0
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